
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme 44 147 185 20324

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 18,0 10,2 15,44 11,6 10,1 9,10 13,8 5,1 12,56 17,8 9,7 15,36 61,3 35,2 52,46 204,140 240,590 212,440

Okul Ortalaması 17,3 10,0 14,75 10,7 8,2 8,66 9,3 4,0 8,34 11,4 8,7 9,24 48,7 30,9 40,99 199,450 199,330 203,140

KATILIMLAR

1 74 MİRAY KARAASLAN   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 34 3 33,25 33 6 31,50 124 34 115,43 378,468 1 1769 215,793 14 8116

2 75 MEHMET ÖNVERMEZ 12 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 29 6 27,50 30 4 29,00 116 35 107,18 353,466 2 2648 203,603 16 9831

3 385 DOĞUHAN KARAOK 12A 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 22 3 21,25 22 8 20,00 101 36 91,93 293,368 3 4832 190,353 21 11781

4 112 AZEL GÜMÜŞ   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 23 5 21,75 21 11 18,25 101 41 90,68 285,233 4 5176 191,413 20 11621

5 0 BENGİSU YILMAZ   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 20 4 19,00 17 9 14,75 94 38 84,43 261,201 5 6120 185,583 24 12506

6 0 UĞUR GÜLEN 12 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 19 8 17,00 19 17 14,75 95 50 82,43 257,061 6 6287 181,343 26 13192

7 0 ALPEREN DEMİR 12 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 13 4 12,00 16 10 13,50 86 39 76,18 240,161 7 7014 170,743 28 14834

8 137 CEMRE UYANIK   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 5 2 4,50 6 3 5,25 18 10 15,50 86 40 75,93 151,392 23 8095 236,668 8 7171 156,433 38 16881

9 63 ARDA BURAK KOÇ   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 12 3 11,25 16 12 13,00 85 40 74,93 235,988 9 7194 169,153 29 15065

10 0 UFUKHAN SOYTAŞ   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 10 1 9,75 10 9 7,75 77 35 68,18 205,373 10 8714 165,973 30 15545

11 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 23 10 20,50 29 3 28,25 109 38 99,43 190,862 14 5254 203,058 11 8845 310,358 3 1030

12 139 AZRA ÇAKMAK   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 0 1 -0,25 10 7 8,25 5 6 3,50 12 10 9,50 84 49 71,68 170,347 20 6819 201,606 12 8944 151,440 41 17541

13 54 SELİN KAYA 12 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 2 0 2,00 1 0 1,00 7 11 4,25 12 12 9,00 79 48 66,93 139,142 25 8881 200,538 13 9011 164,573 31 15765

14 68 M EMİR ERSOY   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 9 2 8,50 7 7 5,25 73 34 64,43 189,686 14 9677 163,323 32 15939

15 127 NERGİS ALIM 12 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 8 14 4,50 10 14 6,50 75 53 61,68 187,956 15 9806 154,843 39 17097

16 98 FURKAN ŞAHİNOĞLU 12 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 8 4 7,00 8 11 5,25 73 40 62,93 186,581 16 9902 160,143 35 16366

17 95 ZEYNEP DÜLGER   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 8 2 7,50 6 4 5,00 71 31 63,18 186,306 17 9923 161,203 34 16230

18 109 AYÇANUR BİRCAN   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 8 9 5,75 9 16 5,00 74 50 61,43 182,683 18 10217 157,493 37 16734

19 301 YAĞMUR ZEHİR   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 9 4 8,00 8 16 4,00 74 45 62,68 182,101 19 10255 162,263 33 16081

20 86 KARTAL DURMAZ   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 30 8 28,00 20 15 16,25 107 48 94,93 213,962 7 3555 178,218 20 10533 323,393 2 738

21 0 FAHRETTİN EFE 12 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 5 1 4,75 4 0 4,00 7 1 6,75 5 5 3,75 78 32 69,93 163,392 22 7297 178,203 21 10535 183,980 25 12760

22 56 SELEN POTUR   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 28 8 26,00 9 5 7,75 5 2 4,50 2 1 1,75 101 41 90,68 248,567 4 1819 163,066 22 11993 288,223 5 1729

23 67 ALİ ERSO   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 4 2 3,50 4 8 2,00 65 35 56,18 162,306 23 12088 152,723 40 17384

24 145 AFRA NUR KORKMAZ   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 24 7 22,25 16 11 13,25 8 1 7,75 105 44 93,93 265,947 2 1317 160,623 24 12280 275,875 7 2296

25 165 DOĞA BATDAL   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 28 2 27,50 8 5 6,75 93 32 84,93 212,422 9 3648 158,553 25 12535 300,688 4 1298

26 144 HAMZA KARADENİZ   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 2 3 1,25 3 4 2,00 62 32 53,93 157,648 26 12650 147,953 42 17941

27 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12C 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 27 12 24,00 6 2 5,50 90 39 80,18 201,642 12 4406 155,966 27 12889 280,083 6 2093

28 70 ENES ÜNLÜ   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 1 2 0,50 3 5 1,75 61 32 52,93 154,786 28 13050 146,363 43 18085

29 88 SUDE ÇİLİNGİR   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 20 10 17,50 6 6 4,50 83 41 72,68 181,622 15 5959 153,896 29 13153 244,618 8 4794

30 72 DERİNSU KÖSEOĞLU   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 16 9 13,75 14 13 10,75 1 3 0,25 4 11 1,25 92 61 76,68 226,617 5 2785 151,648 30 13468 216,370 13 8041
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme 44 147 185 20324

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 18,0 10,2 15,44 11,6 10,1 9,10 13,8 5,1 12,56 17,8 9,7 15,36 61,3 35,2 52,46 204,140 240,590 212,440

Okul Ortalaması 17,3 10,0 14,75 10,7 8,2 8,66 9,3 4,0 8,34 11,4 8,7 9,24 48,7 30,9 40,99 199,450 199,330 203,140

KATILIMLAR

31 57 BATU ÖTGEN   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 38 2 37,50 29 10 26,50 2 0 2,00 126 37 116,68 382,612 1 50 148,721 31 13910 341,918 1 440

32 0 DAĞHAN KASÇI   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 3 5 1,75 3 11 0,25 2 6 0,50 65 47 53,18 136,927 26 8998 147,718 32 14058

33 0 TUNAÖNEM   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 17 14 13,50 1 0 1,00 75 39 65,18 169,302 21 6883 146,651 33 14211 216,678 12 8005

34 123 YULA SOYUER 12 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 18 14 14,50 1 1 0,75 76 40 65,93 172,382 19 6691 146,133 34 14291 221,278 10 7379

35 160 ESMANUR KAYA   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 14 13 10,75 13 14 9,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 85 54 71,43 210,802 10 3759 144,823 35 14476 202,040 17 10057

36 97 İREM O   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 23 16 19,00 17 20 12,00 97 61 81,68 249,362 3 1780 242,773 9 5006

37 113 SEHER KART   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 16 15 12,25 11 8 9,00 84 48 71,93 212,792 8 3623 208,145 15 9182

38 0 ŞEYMA DENİZ 12 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 10 6 8,50 13 5 11,75 80 36 70,93 215,707 6 3428 188,908 22 12000

39 0 YASİN DURSUN   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 16 20 11,00 11 10 8,50 84 55 70,18 206,312 11 4080 201,733 18 10106

40 154 ESRA ACAR MZ 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 15 22 9,50 12 17 7,75 0 1 -0,25 84 65 67,68 197,747 13 4718 193,508 19 11306

41 0 ANIL ALP 12A 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 17 9 14,75 74 34 65,43 173,152 18 6630 220,970 11 7433

42 0 YAREN ÇAKIR   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 12 14 8,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 74 45 62,68 173,627 17 6593 188,378 23 12085

43 102 SUDE DEMİRBAŞ   28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 6 13 2,75 9 7 7,25 72 45 60,68 174,327 16 6527 159,410 36 16471

44 0 IRMAK KILIÇ 12 28 9 25,50 9 6 7,88 12 5 10,84 8 5 6,46 9 14 5,50 0 1 -0,25 66 40 55,93 144,662 24 8547 172,988 27 14500
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SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA NUR KORKMAZ 145   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
265,947 204,140 2 2 5 6 1317

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
160,623 240,590 15 24 112 121 12280

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
275,875 212,440 5 7 13 13 2296

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 16 4 15,00 63 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 7 22,25 56 16,67 14,75 15,44

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 2,62 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 4,21 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 4 3 3,25 27 1,46 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,15 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 16 11 13,25 33 9,44 8,66 9,10

Matematik-2 40 8 1 7,75 19 7,30 8,34 12,56

Toplam: 280 105 43 93,93 34 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 ABD EA b CeACDCADE dBdCBB eD  a A dCCDBE

Cevap Anahtarı B ABDCEAECECDACDCADEBEBECBBEDDABECAEACCDBE

Sosyal-2  beDA  D  ecBD eADdEdAd E CB dE e a EB A      

Cevap Anahtarı B DCBDAEBDCCAEBDCAADCEBAEDECCBEAEDBEDCEBDACAEBDE

Matematik           E  B D A  BCB  e   D          

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 7 60

Edebiyat 24 16 4 67

A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 2 0 100
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 3 0 100
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 2 0 50
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 0 1 0
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 3 1 60
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 1 0 100
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 2 30

11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 16 11 35

Tarih-2 11 3 3 27

12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 0 1 0
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 0 0 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 4 55

12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 1 0
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 4 3 33

10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 0 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 0 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 1 0 100
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 1 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 1 0 100
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik 40 8 1 20

Matematik-2 40 8 1 20

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 1 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ERSO 67   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
162,306 240,590 14 23 111 120 12088

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
152,723 212,440 25 40 135 163 17384

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 4 2 3,50 9 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 3 5 1,75 13 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 65 34 56,18 20 74,60 74,73 84,22

Matematik        a        D   BbB A               

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Fen Bilimleri     e EccCaDe      a        e       Ac  

Cevap Anahtarı B DDADADEAECCDBEBECDBEDECABDADADBEDEBCAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 4 2 10

Matematik-2 40 4 2 10

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 1 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 8 10

Fizik 14 3 5 21

11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 0 0 0
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 0 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya 13 0 1 0

11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 0 0 0
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 0 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 0 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 0 1 0
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 0 0 0
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 0 0 0
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 2 8

11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 0 1 0
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 0 0 0
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 0 0
12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 0 0 0
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 0 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BURAK KOÇ 63   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
235,988 240,590 5 9 72 72 7194

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
169,153 212,440 17 29 115 136 15065

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 12 3 11,25 28 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 6 6 4,50 32 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 7 2 6,50 50 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 16 12 13,00 33 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 85 39 74,93 27 74,60 74,73 84,22

Matematik DDA BBCB b           E  BE DEe   a      

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Fen Bilimleri EAdCeDdEba  AcdC dDABE D E D  edEdC e   

Cevap Anahtarı A EAECCDBEDDADADECABDABECDBEDDEBCAEBCDADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 12 3 30

Matematik-2 40 12 3 30

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 1 0 100
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 1 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 16 12 40

Fizik 14 6 6 43

11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 1 1 50
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 0 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 13 7 2 54

11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 0 1 0
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 1 0 100
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 1 0 100
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 1 0 100
11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 1 0 100
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 1 0 100
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 0 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 1 0 100
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 4 23

12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 0 0 0
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 0 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 1 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 0 1 0
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 0 0 0
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇANUR BİRCAN 109   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
182,683 240,590 10 18 100 105 10217

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
157,493 212,440 23 37 131 157 16734

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 8 9 5,75 14 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 2 8 0,00 0 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 5 5 3,75 29 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 9 16 5,00 13 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 74 49 61,43 22 74,60 74,73 84,22

Matematik  D        Ee Bb DeB BeBbA     dda  d    

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Fen Bilimleri eb  e EcdCe ecBE ccEeEC d b  c   E  bEa 

Cevap Anahtarı B DDADADEAECCDBEBECDBEDECABDADADBEDEBCAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 8 9 20

Matematik-2 40 8 9 20

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 2 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 9 16 23

Fizik 14 2 8 14

11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 0 2 0
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 0 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 0 0 0
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya 13 5 5 38

11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 1 0 100
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 1 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 1 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 1 0 100
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 1 0
11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 1 0 100
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 1 0 100
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 3 15

11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 0 0 0
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 0 1 0
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 0 0
12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 1 0 100
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 0 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZEL GÜMÜŞ 112   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
285,233 240,590 2 4 46 46 5176

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
191,413 212,440 14 20 80 91 11621

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 23 5 21,75 54 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 10 1 9,75 75 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 21 11 18,25 46 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 101 40 90,68 32 74,60 74,73 84,22

Matematik cDABBBCBDACEDCECAba  Ec BE DE  bA  B    

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Fen Bilimleri EdcCeceEDb    ECABDABECa E bE eAEaCaAD E

Cevap Anahtarı A EAECCDBEDDADADECABDABECDBEDDEBCAEBCDADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 23 5 58

Matematik-2 40 23 5 58

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 1 0 100
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 1 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 1 0 100
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 1 0 50
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 21 11 53

Fizik 14 4 6 29

11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 0 1 0
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 2 0 100
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 0 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 10 1 77

11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 1 0 100
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 1 0 100
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 1 0 100
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 1 0 100
11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 1 0 100
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 1 0 100
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 1 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 0 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 1 0 100
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 13 7 4 54

12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 1 0 100
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 0 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 1 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 1 0 100
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 1 0 100
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÇAKMAK 139   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,347 204,140 14 20 36 47 6819

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
201,606 240,590 7 12 90 94 8944

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
151,440 212,440 26 41 136 164 17541

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 16,67 14,75 15,44

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 2,62 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 4,21 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 0 2 -0,50 -4 1,46 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,15 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 10 7 8,25 21 9,44 8,66 9,10

Matematik-2 40 5 6 3,50 9 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 5 5 3,75 27 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 3 1 2,75 21 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 12 10 9,50 24 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 84 48 71,68 26 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1                                     e   

Cevap Anahtarı A CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAEBEDDACDBEAC

Sosyal-2  D a  d     DdEdAEBDb    e      a  B A C      

Cevap Anahtarı A BDCCADCBDAEADCEBAEBDCADEECBCAEEBEDEBDADCCAEBDE

Matematik  D   BCB A     eb      d c        bc    

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Fen Bilimleri EAaeaDddD   A E     BE   c aaB  E dDAa  

Cevap Anahtarı A EAECCDBEDDADADECABDABECDBEDDEBCAEBCDADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 0

Edebiyat 24 0 0 0

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 0 0
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 0 0 0
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 0 0 0
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 0 0 0
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 1 0

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 10 7 22

Tarih-2 11 1 2 9

9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 0 1 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 0 0 0
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 6 3 55

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 1 0 100
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 0 2 0

11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 0 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 0 0 0
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 0 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 0 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 1 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50

12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 1 0 100
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik 40 5 6 13

Matematik-2 40 5 6 13

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 1 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 1 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATU ÖTGEN 57   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
382,612 204,140 1 1 1 1 50

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
148,721 240,590 21 31 124 138 13910

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
341,918 212,440 1 1 2 2 440

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 24 0 24,00 100 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 38 2 37,50 94 16,67 14,75 15,44

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 2,62 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 4,21 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 5 7 3,25 27 1,46 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,15 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 29 10 26,50 66 9,44 8,66 9,10

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 7,30 8,34 12,56

Toplam: 280 126 36 116,68 42 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAcBEDDACDBEbC

Cevap Anahtarı A CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAEBEDDACDBEAC

Sosyal-2 BDCaADeBDAEAaCEBAEBDCADadCBeAEcadaEB ADC      

Cevap Anahtarı A BDCCADCBDAEADCEBAEBDCADEECBCAEEBEDEBDADCCAEBDE

Matematik  D    C                                 

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 38 2 95

Edebiyat 24 24 0 100

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 5 0 100
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 1 0 100
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 3 0 100
A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 2 0 100
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 4 0 100
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 2 0 100
A.2.13. Metni yorumlar. 1 1 0 100

Tarih-1 10 9 1 90

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 29 10 63

Tarih-2 11 9 2 82

9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 1 1 50
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 1 0 100
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 10 1 91

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 1 0 100
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 5 7 42

11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 1 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 1 0 100
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 1 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 1 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 1 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 1 0 100
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
261,201 240,590 3 5 56 56 6120

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
185,583 212,440 16 24 94 107 12506

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 20 4 19,00 48 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 4 4 3,00 21 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 7 0 7,00 54 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 17 9 14,75 37 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 94 37 84,43 30 74,60 74,73 84,22
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 20 4 50

Matematik-2 40 20 4 50

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 1 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 1 0 100
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 1 0 50
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 17 9 43

Fizik 14 4 4 29

11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 1 0 50
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 0 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 7 0 54

11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 1 0 100
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 1 0 100
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 1 0 100
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 1 0 100
11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 0 0 0
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 0 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 0 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 0 0 0
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 13 6 5 46

12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 1 0 100
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 0 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 1 0 100
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 1 0 100
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE UYANIK 137   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,392 204,140 16 23 42 64 8095

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
236,668 240,590 4 8 70 70 7171

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
156,433 212,440 24 38 132 158 16881

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,62 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 4,21 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 2 0 2,00 17 1,46 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 5 2 4,50 11 9,44 8,66 9,10

Matematik-2 40 6 3 5,25 13 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 6 4 5,00 36 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 7 2 6,50 50 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 18 10 15,50 39 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 86 39 75,93 27 74,60 74,73 84,22

Sosyal-2             BDacA         CB                  

Cevap Anahtarı B DCBDAEBDCCAEBDCAADCEBAEDECCBEAEDBEDCEBDACAEBDE

Matematik  D  C     c    eD   BCd A               

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Fen Bilimleri D   AeEAEbeDe BE ccE E ABD DeD  bc  eEBC

Cevap Anahtarı B DDADADEAECCDBEBECDBEDECABDADADBEDEBCAEBC
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TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sosyal-2 46 5 2 11

Tarih-2 11 0 0 0

12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 0 0 0
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 0 0 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 2 27

12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 0 0
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 2 0 17

10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 0 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 0 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 0 0 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 0 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 0 0 0
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik 40 6 3 15

Matematik-2 40 6 3 15

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 1 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 18 10 45

Fizik 14 6 4 43

11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 1 0 50
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 0 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya 13 7 2 54

11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 1 0 100
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 1 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 1 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 1 0 100
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 1 0 100
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 0 0 0
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 1 0 100
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 13 5 4 38

11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 0 1 0
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞHAN KASÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
136,927 204,140 17 26 49 77 8998

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
147,718 240,590 22 32 125 141 14058

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 2,62 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 4,21 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 0 0 0,00 0 1,46 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 3 5 1,75 4 9,44 8,66 9,10

Matematik-2 40 3 11 0,25 1 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 2 6 0,50 4 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 65 46 53,18 19 74,60 74,73 84,22

Sosyal-2 eeBcA  Da c                                   

Cevap Anahtarı B DCBDAEBDCCAEBDCAADCEBAEDECCBEAEDBEDCEBDACAEBDE

Matematik db  Cea  cb ed b  d B d    D            

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Fen Bilimleri eDAbe   ca  e                           

Cevap Anahtarı B DDADADEAECCDBEBECDBEDECABDADADBEDEBCAEBC
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TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sosyal-2 46 3 5 7

Tarih-2 11 3 5 27

12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 1 0 100
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 0 1 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 0 0
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 0 0 0

10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 0 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 0 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 0 0 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 0 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 0 0 0
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik 40 3 11 8

Matematik-2 40 3 11 8

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 1 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 6 5

Fizik 14 2 6 14

11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 0 1 0
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 1 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 0 0 0
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya 13 0 0 0

11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 0 0 0
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 0 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 0 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 0 0 0
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 0 0 0
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 0 0 0
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 0 0 0
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
DERİNSU KÖSEOĞLU 72   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
226,617 204,140 5 5 13 15 2785

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
151,648 240,590 20 30 123 135 13468

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
216,370 212,440 9 13 50 57 8041

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 8 6 6,50 27 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 9 13,75 34 16,67 14,75 15,44

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 2,62 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 4,21 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 3 5 1,75 15 1,46 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,15 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 14 13 10,75 27 9,44 8,66 9,10

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 2 6 0,50 4 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 4 11 1,25 3 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 92 60 76,68 27 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 CDeAb a B C c  C bcC   A E  a EDe CDdEAC

Cevap Anahtarı A CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAEBEDDACDBEAC

Sosyal-2  D a Daa A bDdEBAaBDb b   BaeEEcc E  d C      

Cevap Anahtarı A BDCCADCBDAEADCEBAEBDCADEECBCAEEBEDEBDADCCAEBDE

Matematik  D    bd            a                   

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Fen Bilimleri  cEbece a    D              c   ceCaAc  

Cevap Anahtarı A EAECCDBEDDADADECABDABECDBEDDEBCAEBCDADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 9 40

Edebiyat 24 8 6 33

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 1 3 20
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 1 0 100
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 0 1 0
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 2 2 50
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
A.2.13. Metni yorumlar. 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 2 30

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 14 13 30

Tarih-2 11 3 3 27

9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 0 1 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 0 1 0
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 6 4 55

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 1 0
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 3 5 25

11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 1 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 1 0 100
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 1 0 100
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 1 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 1 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 0 0 0
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-2 40 1 3 3

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA BATDAL 165   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,422 204,140 8 9 18 21 3648

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
158,553 240,590 16 25 114 124 12535

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
300,688 212,440 3 4 6 6 1298

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 19 1 18,75 78 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 2 27,50 69 16,67 14,75 15,44

Matematik-2 40 8 5 6,75 17 7,30 8,34 12,56

Toplam: 280 93 31 84,93 30 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 CDCADEBEB CBABDCEAa  CD BE  c ED  CDBEA 

Cevap Anahtarı A CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAEBEDDACDBEAC

Matematik aDAc BCB      Eb  D  Ee d               

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 2 70

Edebiyat 24 19 1 79

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 5 0 100
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 1 0 100
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 3 0 100
A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 2 0 100
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 2 1 50
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 1 40

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik 40 8 5 20

Matematik-2 40 8 5 20

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 1 0 100
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÜNLÜ 70   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
154,786 240,590 18 28 119 131 13050

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
146,363 212,440 28 43 139 169 18085

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 3 3 2,25 16 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 3 5 1,75 4 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 61 31 52,93 19 74,60 74,73 84,22

Matematik  c              D     d                 

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Fen Bilimleri  a    EdaC D         d      e           

Cevap Anahtarı B DDADADEAECCDBEBECDBEDECABDADADBEDEBCAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 5 8

Fizik 14 3 3 21

11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 0 0 0
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 0 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 0 0 0
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 0 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 0 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 0 0 0
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 0 1 0
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 0 0 0
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 0 1 0
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 0 0 0
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 0 0
12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 0 0 0
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 0 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KAYA 160   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,802 204,140 9 10 19 22 3759

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
144,823 240,590 24 35 128 144 14476

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
202,040 212,440 12 17 64 73 10057

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 9 7 7,25 30 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 13 10,75 27 16,67 14,75 15,44

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 2,62 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 4,21 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 4 5 2,75 23 1,46 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 1,15 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 13 14 9,50 24 9,44 8,66 9,10

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 85 53 71,43 26 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 CDCAD eEa CBcda aA e    Bcb E de  CDd Ad

Cevap Anahtarı A CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAEBEDDACDBEAC

Sosyal-2  b aA C  e dDCEdAcBD c EECBadace  a  b C      

Cevap Anahtarı A BDCCADCBDAEADCEBAEBDCADEECBCAEEBEDEBDADCCAEBDE

Matematik  b                  D                   

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Fen Bilimleri d                                       

Cevap Anahtarı A EAECCDBEDDADADECABDABECDBEDDEBCAEBCDADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 13 35

Edebiyat 24 9 7 38

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 4 1 80
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 0 1 0
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 1 0 25
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 4 20

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 13 14 28

Tarih-2 11 2 3 18

9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 0 1 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 0 0 0
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 6 4 55

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 1 0
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 12 4 5 33

11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 1 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 0 1 0
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 1 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 1 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 1 0
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 0 0 0
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 1 0 100
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARADENİZ 144   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
157,648 240,590 17 26 116 126 12650

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
147,953 212,440 27 42 137 167 17941

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 2 3 1,25 3 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 2 4 1,00 7 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 3 4 2,00 5 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 62 31 53,93 19 74,60 74,73 84,22

Matematik bD  e        B       b                  

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Fen Bilimleri       EbaCd d                        E  

Cevap Anahtarı B DDADADEAECCDBEBECDBEDECABDADADBEDEBCAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 2 3 5

Matematik-2 40 2 3 5

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 4 8

Fizik 14 2 4 14

11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 0 0 0
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 0 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 0 0 0
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya 13 0 0 0

11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 0 0 0
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 0 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 0 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 0 0 0
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 0 0 0
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 0 0 0
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 0 0 0
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 0 0 0
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 0 0
12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 0 0 0
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 0 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM O 97   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
249,362 204,140 3 3 7 9 1780

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

EA
242,773 212,440 7 9 25 27 5006

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 14 9 11,75 49 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 16 19,00 48 16,67 14,75 15,44

Tarih-2 11 3 7 1,25 11 2,62 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 4,21 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 5 5 3,75 31 1,46 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 1,15 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 17 20 12,00 30 9,44 8,66 9,10

Toplam: 280 97 60 81,68 29 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 AeaeEAEad DACDCADbadBEeBBbeccBcCdEbCCDBE

Cevap Anahtarı B ABDCEAECECDACDCADEBEBECBBEDDABECAEACCDBE

Sosyal-2 eee dcBbCaAcBDCeAaCEeAd EaCBEdEed aecBaA      

Cevap Anahtarı B DCBDAEBDCCAEBDCAADCEBAEDECCBEAEDBEDCEBDACAEBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 16 58

Edebiyat 24 14 9 58

A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 2 0 100
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 2 0
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 3 1 75
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 1 0 100
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 3 2 60
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 1 0 100
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 6 40

11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 17 20 37

Tarih-2 11 3 7 27

12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 0 1 0
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 1 1 50
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 7 4 64

12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 1 0
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 5 5 42

10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 1 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 1 0 100
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 1 0 100
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 1 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 1 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 1 0
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 1 0 100
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KARTAL DURMAZ 86   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,962 204,140 6 7 15 18 3555

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
178,218 240,590 12 20 102 107 10533

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
323,393 212,440 2 2 3 3 738

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 16,67 14,75 15,44

Matematik-2 40 20 15 16,25 41 7,30 8,34 12,56

Toplam: 280 107 47 94,93 34 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 ABDeEAE  CceCDCADEdEBECBeEDDABECAEAbCDea

Cevap Anahtarı B ABDCEAECECDACDCADEBEBECBBEDDABECAEACCDBE

Matematik EDdECdaD DEc BaDDABBaCe ACE cDcabDcBb eb

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 75

Edebiyat 24 18 4 75

A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 2 0 100
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 3 0 100
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 2 2 50
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 0 1 0
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 4 1 80
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 1 0 100
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 9 1 90

11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 3 50

11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik 40 20 15 50

Matematik-2 40 20 15 50

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 1 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 1 0 100
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 1 0 100
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 1 0 100
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 1 0 100
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 1 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 2 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 1 1 50
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M EMİR ERSOY 68   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
189,686 240,590 8 14 96 101 9677

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
163,323 212,440 19 32 122 146 15939

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 9 2 8,50 21 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 5 4 4,00 29 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 2 0 2,00 15 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 7 7 5,25 13 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 73 33 64,43 23 74,60 74,73 84,22

Matematik DDA    B A  D     a  EA B    e          

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Fen Bilimleri EAabeDc D    DE          E  c  b    e   

Cevap Anahtarı A EAECCDBEDDADADECABDABECDBEDDEBCAEBCDADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 9 2 23

Matematik-2 40 9 2 23

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 1 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 1 0 100
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 7 18

Fizik 14 5 4 36

11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 1 0 50
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 0 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 2 0 15

11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 1 0 100
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 0 0 0
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 0 0 0
11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 0 0 0
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 0 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 0 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 1 0 100
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 3 0

12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 0 1 0
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 0 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 0 1 0
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 0 0 0
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KARAASLAN 74   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
378,468 240,590 1 1 13 13 1769

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
215,793 212,440 10 14 51 58 8116

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 34 3 33,25 83 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 10 3 9,25 66 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 13 0 13,00 100 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 124 33 115,43 41 74,60 74,73 84,22

Matematik EDCECAEaB EcCBEDDAB BCBDA EDaDBBCDBBDABC

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Fen Bilimleri DD DcDEAECeDeEBECDBEDECABDADADBcDEBeeEBC

Cevap Anahtarı B DDADADEAECCDBEBECDBEDECABDADADBEDEBCAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 34 3 85

Matematik-2 40 34 3 85

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 1 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 1 0 100
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 1 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 2 0 100
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 2 0 100
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen Bilimleri 40 33 6 83

Fizik 14 10 3 71

11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 2 0 100
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 1 0 100
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya 13 13 0 100

11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 1 0 100
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 1 0 100
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 1 0 100
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 1 0 100
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 1 0 100
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 1 0 100
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 1 0 100
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 1 0 100
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 1 0 100

Biyoloji 13 10 3 77

11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 1 0 100
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 1 0 100
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 1 0
12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 1 0 100
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 1 0 100
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 1 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KART 113   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,792 204,140 7 8 17 20 3623

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

EA
208,145 212,440 11 15 57 64 9182

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 11 8 9,00 38 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 15 12,25 31 16,67 14,75 15,44

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,62 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 4,21 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 2 1 1,75 15 1,46 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 1,15 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 11 8 9,00 23 9,44 8,66 9,10

Toplam: 280 84 47 71,93 26 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 cabCdA d  D CDCAbbcEB CBa eDd cd  ACeDcE

Cevap Anahtarı B ABDCEAECECDACDCADEBEBECBBEDDABECAEACCDBE

Sosyal-2 aCcDA  b  eaBD  dD bBA    CB     aD           

Cevap Anahtarı B DCBDAEBDCCAEBDCAADCEBAEDECCBEAEDBEDCEBDACAEBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 15 40

Edebiyat 24 11 8 46

A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 2 0 50
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 1 0 100
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 3 2 60
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 1 0 100
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 5 10

11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 11 8 24

Tarih-2 11 3 4 27

12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 0 1 0
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 0 0 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 5 3 45

12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 1 0
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 2 1 17

10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 0 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 0 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 0 0 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 0 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 17

10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 0 0 0
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN POTUR 56   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
248,567 204,140 4 4 8 10 1819

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
163,066 240,590 13 22 109 118 11993

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
288,223 212,440 4 5 9 9 1729

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 26,00 65 16,67 14,75 15,44

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 2,62 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 0 3 -0,75 -7 4,21 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 0 0 0,00 0 1,46 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 9 5 7,75 19 9,44 8,66 9,10

Matematik-2 40 5 2 4,50 11 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 2 1 1,75 13 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 101 40 90,68 32 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 ABDCEAEbdC ACDCADE dBdCBBEDDAecCAddC  BE

Cevap Anahtarı B ABDCEAECECDACDCADEBEBECBBEDDABECAEACCDBE

Sosyal-2 bCBDAEBeCCAda        d                        

Cevap Anahtarı B DCBDAEBDCCAEBDCAADCEBAEDECCBEAEDBEDCEBDACAEBDE

Matematik EDCabA           A                      

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Fen Bilimleri DD c                                    

Cevap Anahtarı B DDADADEAECCDBEBECDBEDECABDADADBEDEBCAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 70

Edebiyat 24 18 4 75

A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 2 0 100
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 3 0 100
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 4 0 100
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 0 0 0
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 3 1 60
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 1 0 100
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Tarih-1 10 7 3 70

11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 1 50

11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 9 5 20

Tarih-2 11 9 2 82

12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 1 0 100
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 2 0 100
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 0 3 0

12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 1 0
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 12 0 0 0

10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 0 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 0 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 0 0 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 0 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 0 0 0
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik 40 5 2 13

Matematik-2 40 5 2 13

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
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ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇİLİNGİR 88   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,622 204,140 11 15 29 36 5959

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
153,896 240,590 19 29 120 132 13153

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
244,618 212,440 6 8 24 26 4794

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 11 6 9,50 40 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 16,67 14,75 15,44

Matematik-2 40 6 6 4,50 11 7,30 8,34 12,56

Toplam: 280 83 40 72,68 26 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 CDCAbde a CBeBc EA    DABEdA BdD  CDebAC

Cevap Anahtarı A CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAEBEDDACDBEAC

Matematik DDbe BCB A  c d   a  d                  

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 50

Edebiyat 24 11 6 46

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 2 2 40
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 0 1 0
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 2 0 50
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 2 50

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Matematik 40 6 6 15

Matematik-2 40 6 6 15

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 1 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 1 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DEMİRBAŞ 102   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,327 204,140 12 16 31 41 6527

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

EA
159,410 212,440 22 36 130 156 16471

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 5 3 4,25 18 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 0 6 -1,50 -15 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 13 2,75 7 16,67 14,75 15,44

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,62 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 4,21 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 0 0 0,00 0 1,46 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 9 7 7,25 18 9,44 8,66 9,10

Toplam: 280 72 44 60,68 22 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1  a  aA      CDCbD       abe   add dCb cc

Cevap Anahtarı B ABDCEAECECDACDCADEBEBECBBEDDABECAEACCDBE

Sosyal-2  CBeA  eba cBeCA D EcA                        

Cevap Anahtarı B DCBDAEBDCCAEBDCAADCEBAEDECCBEAEDBEDCEBDACAEBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 13 15

Edebiyat 24 5 3 21

A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 1 0 25
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 0 0 0
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 2 1 40
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 0 0 0
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 6 0

11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 1 4 17

11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 9 7 20

Tarih-2 11 3 4 27

12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 1 0 100
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 0 2 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 6 3 55

12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 1 0
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 0 0 0

10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 0 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 0 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 0 0 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 0 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 0 0 0
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAÖNEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,302 204,140 15 21 37 48 6883

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
146,651 240,590 23 33 126 142 14211

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
216,678 212,440 8 12 49 56 8005

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 8 7 6,25 26 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 14 13,50 34 16,67 14,75 15,44

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 7,30 8,34 12,56

Toplam: 280 75 38 65,18 23 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 c  bEA    D eDbADE da CcddDbABEdAcbCCDBd

Cevap Anahtarı B ABDCEAECECDACDCADEBEBECBBEDDABECAEACCDBE

Matematik                  A                      

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 14 43

Edebiyat 24 8 7 33

A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 0 2 0
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 1 1 25
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 1 0 100
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 2 2 40
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 0 1 0
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 5 50

11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UFUKHAN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
205,373 240,590 6 10 85 89 8714

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
165,973 212,440 18 30 118 141 15545

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 10 1 9,75 24 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 7 3 6,25 45 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 10 9 7,75 19 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 77 34 68,18 24 74,60 74,73 84,22

Matematik  D E      E  c  DAB BCB A               

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Fen Bilimleri Da  AcEdEC DB BE  ecaE      e         ed

Cevap Anahtarı B DDADADEAECCDBEBECDBEDECABDADADBEDEBCAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 10 1 25

Matematik-2 40 10 1 25

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 10 9 25

Fizik 14 7 3 50

11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 1 0 50
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 0 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya 13 3 3 23

11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 1 0 100
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 0 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 1 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 0 1 0
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 1 0
11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 1 0 100
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 0 0 0
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 3 0

11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 0 1 0
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 0 0 0
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 0 0
12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 0 0 0
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 0 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ZEHİR 301   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
182,101 240,590 11 19 101 106 10255

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
162,263 212,440 20 33 125 150 16081

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 9 4 8,00 20 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 2 8 0,00 0 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 3 1 2,75 21 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 8 16 4,00 10 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 74 44 62,68 22 74,60 74,73 84,22

Matematik  DA eBaB A  D EC     Ec          a      

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Fen Bilimleri cdabaDe b   eDEC       c E abBecEcb Aa  

Cevap Anahtarı A EAECCDBEDDADADECABDABECDBEDDEBCAEBCDADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 9 4 23

Matematik-2 40 9 4 23

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 1 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 16 20

Fizik 14 2 8 14

11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 0 1 0
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 0 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 3 1 23

11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 1 0 100
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 1 0 100
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 0 0 0
11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 0 0 0
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 1 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 0 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 1 0 100
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 7 23

12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 0 1 0
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 1 0 100
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 1 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 1 0 100
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 0 1 0
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,627 204,140 13 17 32 42 6593

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

EA
188,378 212,440 15 23 86 97 12085

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 9 8 7,00 29 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 14 8,50 21 16,67 14,75 15,44

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 2,62 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 4,21 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 1 0 1,00 8 1,46 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 5 5 3,75 9 9,44 8,66 9,10

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 7,30 8,34 12,56

Toplam: 280 74 44 62,68 22 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 caDdEb   eD CDbADb Ea C dbeD ac d  C   E

Cevap Anahtarı B ABDCEAECECDACDCADEBEBECBBEDDABECAEACCDBE

Sosyal-2 D c d  eC   B a   dE      C                   

Cevap Anahtarı B DCBDAEBDCCAEBDCAADCEBAEDECCBEAEDBEDCEBDACAEBDE

Matematik             e                           

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 14 30

Edebiyat 24 9 8 38

A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 0 1 0
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 2 1 67
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 0 2 0
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 1 0 100
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 3 1 60
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 0 1 0
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 6 10

11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 0 33

11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 5 5 11

Tarih-2 11 2 3 18

12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 0 1 0
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 1 0 50
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 2 18

12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 0 0
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 1 0 8

10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 0 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 0 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 0 0 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 0 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 0 0 0
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,312 204,140 10 11 22 25 4080

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

EA
201,733 212,440 13 18 65 74 10106

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 10 11 7,25 30 10,70 9,52 10,82

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 2,90 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,07 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 20 11,00 28 16,67 14,75 15,44

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 2,62 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 4,21 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 0 0 0,00 0 1,46 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,15 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 11 10 8,50 21 9,44 8,66 9,10

Toplam: 280 84 54 70,18 25 74,60 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 bDCADceE EC AebdEbced Dc cbdbBdDbACDedAe

Cevap Anahtarı A CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAEBEDDACDBEAC

Sosyal-2  DdeADCecdaADCEaAEcDae                        

Cevap Anahtarı A BDCCADCBDAEADCEBAEBDCADEECBCAEEBEDEBDADCCAEBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 20 40

Edebiyat 24 10 11 42

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 4 1 80
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 0 0 0
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 1 33
A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 1 0 50
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 0 4 0
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 6 30

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 3 50

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 11 10 24

Tarih-2 11 4 6 36

9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 0 2 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 0 1 0
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 4 64

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 1 0 100
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 12 0 0 0

11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 0 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 0 0 0
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 0 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 0 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 0 0 0
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DÜLGER 95   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
186,306 240,590 9 17 99 104 9923

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
161,203 212,440 21 34 126 152 16230

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 29 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 8 2 7,50 19 7,30 8,34 12,56

Fizik 14 1 3 0,25 2 2,56 3,38 4,85

Kimya 13 4 0 4,00 31 3,32 3,45 5,35

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 1,82 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 6 4 5,00 13 7,69 9,24 15,36

Toplam: 280 71 30 63,18 23 74,60 74,73 84,22

Matematik  Dc  BCB A  D E       b B               

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Fen Bilimleri Edd e         E    A E   E      E d     

Cevap Anahtarı A EAECCDBEDDADADECABDABECDBEDDEBCAEBCDADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 8 2 20

Matematik-2 40 8 2 20

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 4 15

Fizik 14 1 3 7

11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 0 0 0
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 0 0 0
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 0 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 4 0 31

11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 1 0 100
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 0 0 0
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 1 0 100
11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 1 0 100
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 0 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 0 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 1 0 100
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 0 0 0
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 0 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 0 0 0
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 0 0 0
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN DEMİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
240,161 240,590 3 7 67 67 7014

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
170,743 212,440 8 28 114 135 14834

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 11 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 13 4 12,00 30 10,78 8,34 12,56

Fizik 14 9 3 8,25 59 4,79 3,38 4,85

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,25 3,45 5,35

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 3,64 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 16 10 13,50 34 11,68 9,24 15,36

Toplam: 280 86 38 76,18 27 74,50 74,73 84,22

Matematik  a  C Ea  EA  EcD BBBCBaA E             

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Fen Bilimleri DD DAcEAEbCDc B  cdE Ee    DeD  Dc  cE a

Cevap Anahtarı B DDADADEAECCDBEBECDBEDECABDADADBEDEBCAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 13 4 33

Matematik-2 40 13 4 33

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 1 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 1 0 100
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 1 0 100
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 16 10 40

Fizik 14 9 3 64

11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 1 0 50
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 1 0 100
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya 13 3 3 23

11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 0 0 0
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 1 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 1 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 1 0 100
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 1 0 100
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 0 1 0
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 0 0 0

Biyoloji 13 4 4 31

11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 0 1 0
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 1 0 100
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 0 0
12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 0 1 0
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 0 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 59 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,862 204,140 2 14 27 34 5254

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
203,058 240,590 4 11 89 93 8845

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
310,358 212,440 1 3 4 4 1030

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 11 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 14 8 12,00 50 6,83 9,52 10,82

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 0,42 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,04 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 9,29 14,75 15,44

Matematik-2 40 29 3 28,25 71 10,78 8,34 12,56

Toplam: 280 109 37 99,43 36 74,50 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 aDCcDEadB Ca cDCEAcdECDABE AcB D  CDBd C

Cevap Anahtarı A CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAEBEDDACDBEAC

Matematik DDAd BCB ACED  C E B EcCBEBDE BDABbBBCDB

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 58

Edebiyat 24 14 8 58

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 2 3 40
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 1 0 100
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 3 0 100
A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 0 1 0
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 3 1 75
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
A.2.13. Metni yorumlar. 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 1 50

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 1 67

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Matematik 40 29 3 73

Matematik-2 40 29 3 73

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 1 0 100
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 1 0 100
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 1 1 50
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 2 0 100
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRETTİN EFE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,392 204,140 4 22 39 53 7297

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
178,203 240,590 8 21 103 108 10535

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
183,980 212,440 5 25 99 112 12760

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 11 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 6,83 9,52 10,82

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,42 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,04 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 1 4,75 12 9,29 14,75 15,44

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,58 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 4 0 4,00 36 2,92 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 0 0 0,00 0 1,08 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,00 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 4 0 4,00 10 5,58 8,66 9,10

Matematik-2 40 7 1 6,75 17 10,78 8,34 12,56

Fizik 14 4 4 3,00 21 4,79 3,38 4,85

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,25 3,45 5,35

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 3,64 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 5 5 3,75 9 11,68 9,24 15,36

Toplam: 280 78 31 69,93 25 74,50 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1                                   CDBEbC

Cevap Anahtarı A CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAEBEDDACDBEAC

Sosyal-2             DCEB                              

Cevap Anahtarı A BDCCADCBDAEADCEBAEBDCADEECBCAEEBEDEBDADCCAEBDE

Matematik DDAB BCB   b                            

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Fen Bilimleri EdaC De D   e d          E              

Cevap Anahtarı A EAECCDBEDDADADECABDABECDBEDDEBCAEBCDADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 1 13

Edebiyat 24 0 0 0

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 0 0
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 0 0 0
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 0 0 0
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 0 0 0
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 4 0 9

Tarih-2 11 0 0 0

9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 0 0 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 0 0 0
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 0 36

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 0 0
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 0 0 0

11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 0 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 0 0 0
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 0 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 0 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 0 0 0
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik 40 7 1 18

Matematik-2 40 7 1 18

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ŞAHİNOĞLU 98 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
186,581 240,590 7 16 98 103 9902

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
160,143 212,440 10 35 128 154 16366

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 11 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 8 4 7,00 18 10,78 8,34 12,56

Fizik 14 4 6 2,50 18 4,79 3,38 4,85

Kimya 13 3 2 2,50 19 3,25 3,45 5,35

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 3,64 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 8 11 5,25 13 11,68 9,24 15,36

Toplam: 280 73 39 62,93 22 74,50 74,73 84,22

Matematik eDeB BeB A  D        Ee B               

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Fen Bilimleri EcECe ecDb  e EC        cEe E  e a   c  

Cevap Anahtarı A EAECCDBEDDADADECABDABECDBEDDEBCAEBCDADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 8 4 20

Matematik-2 40 8 4 20

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 11 20

Fizik 14 4 6 29

11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 0 0 0
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 1 1 50
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 0 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 3 2 23

11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 1 0 100
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 1 0 100
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 0 0 0
11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 0 0 0
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 0 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 1 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 1 0 100
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 3 8

12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 1 0 100
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 0 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 0 0 0
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 0 1 0
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KILIÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
144,662 204,140 5 24 44 69 8547

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

EA
172,988 212,440 7 27 111 131 14500

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 11 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 9 9 6,75 28 6,83 9,52 10,82

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 0,42 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 2,04 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 14 5,50 14 9,29 14,75 15,44

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 10,78 8,34 12,56

Toplam: 280 66 39 55,93 20 74,50 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 CDCADbBEaEC ce  ab e  eca    db     d e 

Cevap Anahtarı A CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAEBEDDACDBEAC

Matematik                      a                  

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 14 23

Edebiyat 24 9 9 38

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 5 0 100
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 0 1 0
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 0 1 0
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 0 2 0
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 0 1 0

Tarih-1 10 0 3 0

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 2 0

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 1 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÖNVERMEZ 75 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
353,466 240,590 1 2 20 20 2648

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
203,603 212,440 3 16 63 72 9831

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 11 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 29 6 27,50 69 10,78 8,34 12,56

Fizik 14 10 2 9,50 68 4,79 3,38 4,85

Kimya 13 10 1 9,75 75 3,25 3,45 5,35

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 3,64 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 30 4 29,00 73 11,68 9,24 15,36

Toplam: 280 116 34 107,18 38 74,50 74,73 84,22

Matematik DDABaBCB ACbD EC EaBbEcCBEBDEDBDeB B CDB

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Fen Bilimleri EAECeD ED cDADECABDABE c EDDEBe EBCDAD E

Cevap Anahtarı A EAECCDBEDDADADECABDABECDBEDDEBCAEBCDADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 29 6 73

Matematik-2 40 29 6 73

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 1 0 100
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 1 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 1 0 100
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 1 0 50
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 2 0 100
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen Bilimleri 40 30 4 75

Fizik 14 10 2 71

11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 2 0 100
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 1 0 100
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 10 1 77

11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 1 0 100
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 1 0 100
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 1 0 100
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 1 0 100
11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 1 0 100
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 1 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 0 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 1 0 100
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 13 10 1 77

12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 1 0 100
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 1 0 100
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 1 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 1 0 100
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 1 0 100
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİS ALIM 127 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
187,956 240,590 6 15 97 102 9806

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
154,843 212,440 11 39 134 162 17097

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 11 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 8 14 4,50 11 10,78 8,34 12,56

Fizik 14 6 5 4,75 34 4,79 3,38 4,85

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 3,25 3,45 5,35

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 3,64 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 10 14 6,50 16 11,68 9,24 15,36

Toplam: 280 75 52 61,68 22 74,50 74,73 84,22

Matematik DD   caBcea D adb a  EA BE  a    ebd   e

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Fen Bilimleri EAdbCDd D  aeDc    Acb   cbDa  ed C Ac  

Cevap Anahtarı A EAECCDBEDDADADECABDABECDBEDDEBCAEBCDADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 8 14 20

Matematik-2 40 8 14 20

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 1 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 1 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 1 0 100
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 1 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 2 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 1 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri 40 10 14 25

Fizik 14 6 5 43

11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 1 0 50
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 1 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 1 5 8

11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 0 1 0
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 0 0 0
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 1 0 100
11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 0 1 0
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 0 0 0
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 0 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 0 1 0
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 4 23

12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 0 1 0
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 0 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 1 0 100
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 0 1 0
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KAYA 54 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
139,142 204,140 6 25 48 76 8881

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
200,538 240,590 5 13 92 97 9011

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
164,573 212,440 9 31 119 143 15765

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 11 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 2 0 2,00 8 6,83 9,52 10,82

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,42 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,04 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 0 2,00 5 9,29 14,75 15,44

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,58 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,92 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 0 0 0,00 0 1,08 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,00 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 5,58 8,66 9,10

Matematik-2 40 7 11 4,25 11 10,78 8,34 12,56

Fizik 14 3 7 1,25 9 4,79 3,38 4,85

Kimya 13 3 4 2,00 15 3,25 3,45 5,35

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 3,64 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 12 12 9,00 23 11,68 9,24 15,36

Toplam: 280 79 47 66,93 24 74,50 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1          E       A                      

Cevap Anahtarı A CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAEBEDDACDBEAC

Sosyal-2          A                                    

Cevap Anahtarı A BDCCADCBDAEADCEBAEBDCADEECBCAEEBEDEBDADCCAEBDE

Matematik cDe eBba Ab D     a eEe B      b B   e  

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Fen Bilimleri cA bdDd D  cecE  ae B  c EcD   AEBC Aa  

Cevap Anahtarı A EAECCDBEDDADADECABDABECDBEDDEBCAEBCDADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 0 5

Edebiyat 24 2 0 8

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 0 0
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 0 0 0
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 0 0 0
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 0 0 0
A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 1 0 25
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 1 0 2

Tarih-2 11 1 0 9

9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 0 0 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 0 0 0
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 0 0
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 0 0 0

11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 0 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 0 0 0
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 0 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 0 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 0 0 0
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik 40 7 11 18

Matematik-2 40 7 11 18

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 1 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 1 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 1 0 50
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 1 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
215,707 204,140 1 6 14 16 3428

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

EA
188,908 212,440 4 22 85 96 12000

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 11 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 8 2 7,50 31 6,83 9,52 10,82

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 0,42 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,04 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 6 8,50 21 9,29 14,75 15,44

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,58 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 2,92 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 4 3 3,25 27 1,08 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,00 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 13 5 11,75 29 5,58 8,66 9,10

Toplam: 280 80 35 70,93 25 74,50 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1   CAD a BECBAd               ab   CDc  d

Cevap Anahtarı A CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAEBEDDACDBEAC

Sosyal-2  b C       A CE AcB     dCBC Ea a E  AD       

Cevap Anahtarı A BDCCADCBDAEADCEBAEBDCADEECBCAEEBEDEBDADCCAEBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 6 25

Edebiyat 24 8 2 33

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 0 0
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 3 1 60
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 1 0 100
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 2 0 100
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 0 0 0
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 2 0

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 2 33

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 13 5 28

Tarih-2 11 1 1 9

9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 1 0 50
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 0 0 0
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 5 1 45

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 1 0
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 4 3 33

11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 1 0 100
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 1 0 100
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 1 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 0 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 1 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50

12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 0 0 0
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR GÜLEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
257,061 240,590 2 6 60 60 6287

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
181,343 212,440 6 26 103 120 13192

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 11 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 19 8 17,00 43 10,78 8,34 12,56

Fizik 14 6 7 4,25 30 4,79 3,38 4,85

Kimya 13 7 5 5,75 44 3,25 3,45 5,35

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 3,64 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 19 17 14,75 37 11,68 9,24 15,36

Toplam: 280 95 49 82,43 29 74,50 74,73 84,22

Matematik cDeEd EcBDEeeBEDDAB BCB A E  aBB    b   

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Fen Bilimleri DbeDeDcA beDcEBE DaEaEeAdbA eDBEbadCAE d

Cevap Anahtarı B DDADADEAECCDBEBECDBEDECABDADADBEDEBCAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 19 8 48

Matematik-2 40 19 8 48

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 1 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 1 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 1 0 100
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 1 0 100
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 1 0 50
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri 40 19 17 48

Fizik 14 6 7 43

11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 2 0 100
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 1 0 100
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya 13 7 5 54

11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 1 0 100
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 1 0 100
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 1 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 1 0 100
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 1 0
11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 1 0 100
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 0 1 0
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 1 0
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 1 0 100

Biyoloji 13 6 5 46

11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 0 1 0
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 1 0 100
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 1 0 100
12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 0 1 0
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 1 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 1 0 100
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YULA SOYUER 123 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,382 204,140 3 19 34 44 6691

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
146,133 240,590 9 34 127 143 14291

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
221,278 212,440 2 10 38 43 7379

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 11 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 14 5 12,75 53 6,83 9,52 10,82

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 0,42 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,04 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 14 14,50 36 9,29 14,75 15,44

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 10,78 8,34 12,56

Toplam: 280 76 39 65,93 24 74,50 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 AeabEA   bDACDCADE cBEC adec Bcbdbc CD E

Cevap Anahtarı B ABDCEAECECDACDCADEBEBECBBEDDABECAEACCDBE

Matematik            A d                          

Cevap Anahtarı B EDCECAEDBDEACBEDDABBBCBDACEDBDBBCDBBDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 14 45

Edebiyat 24 14 5 58

A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 1 0 50
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 2 33
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 2 1 50
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 1 0 100
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 3 1 60
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 1 0 100
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

Tarih-1 10 1 8 10

11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 1 50

11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 1 0 100
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL ALP 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,152 204,140 1 18 33 43 6630

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

EA
220,970 212,440 1 11 41 46 7433

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 2 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 8 6 6,50 27 6,50 9,52 10,82

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,50 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,75 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 9 14,75 37 14,75 14,75 15,44

Toplam: 280 74 33 65,43 23 78,68 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 c  bEA    D eDbADE  acC  d bABE AE CCDBc

Cevap Anahtarı B ABDCEAECECDACDCADEBEBECBBEDDABECAEACCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 9 43

Edebiyat 24 8 6 33

A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 0 1 0
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 0 0
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 0 33
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 1 1 25
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 1 0 100
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 2 1 40
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 0 1 0
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

Tarih-1 10 5 2 50

11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 0 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 1 67

11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUHAN KARAOK 385 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
293,368 240,590 1 3 44 44 4832

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
190,353 212,440 2 21 82 93 11781

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 2 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Matematik-2 40 22 3 21,25 53 21,25 8,34 12,56

Fizik 14 9 2 8,50 61 8,50 3,38 4,85

Kimya 13 8 3 7,25 56 7,25 3,45 5,35

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,25 2,40 5,16

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 20,00 9,24 15,36

Toplam: 280 101 35 91,93 33 78,68 74,73 84,22

Matematik DDA  BCBDAbbD EC     Ec BE  E BD BCB C B

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Fen Bilimleri EAECeDdED   ADEeAdDABE DcE bE  eEBb AD  

Cevap Anahtarı A EAECCDBEDDADADECABDABECDBEDDEBCAEBCDADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 22 3 55

Matematik-2 40 22 3 55

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 1 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 1 0 100
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 1 0 100
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 2 0 100
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 2 0 100
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 1 0 50

Fen Bilimleri 40 22 8 55

Fizik 14 9 2 64

11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
11.1.5.1. Atış hareketi yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 2 2 0 100
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
11.2.4.3. üzerinde akım geçen tele etki eden manyetik kuvveti analiz eder. 1 0 0 0
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 8 3 62

11.1.2.1. Atomların ait olduğu blok ilişkilendirilerek kuantum sayıları irdelenir. 1 1 0 100
11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçları irdelenir. 1 0 1 0
11.3.2.2. Derişimle ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 1 0 100
11.5.2.1. Deneysel hız irdelenir. 1 1 0 100
11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.6.3.8. Titrasyon hesaplamaları yapar. 1 1 0 100
11.6.3.9. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörleri irdeler. 1 0 0 0
12.1.3.1. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli tepkime irdelenir. 1 1 0 100
12.1.5.2. Suyun elektrolizi irdelenir. 1 0 1 0
12.1.1.1. Yükseltgenme basamağı irdelenir. 1 1 0 100
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitali temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 13 5 3 38

12.1.1.4. mRNA molekülünün özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
11.2.1.3. Simbiyotik etkileşimleri hatırlar. 1 1 0 100
12.2.2.2. Fotosentez sürecini açıklar. 1 0 0 0
12.2.4.1. Oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.2. Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.1.1.5. Duyu organlarının özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.1.2.1. Kas çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
11.1.3.1. Sindirim sistemimizin özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
11.1.5.2. Solunum gazlarının farklı damarlardaki kısmi basınçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.1.1. Beynin kısımlarının görevlerini hatırlar. 1 1 0 100
11.1.7.1.  Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü öğrenir. 1 1 0 100
11.1.4.5. Lenfosit çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
11.1.6.1. İdrar oluşum sürecini kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜNDÜZ 60 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,642 204,140 1 12 23 26 4406

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

SAY
155,966 240,590 1 27 117 128 12889

Puanı Hesaplanan: 35 129 156 16443

EA
280,083 212,440 1 6 12 12 2093

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 1 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 17 7 15,25 64 15,25 9,52 10,82

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,25 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 12 24,00 60 24,00 14,75 15,44

Matematik-2 40 6 2 5,50 14 5,50 8,34 12,56

Toplam: 280 90 38 80,18 29 80,18 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 CDCADEadBECBAcbCEAcdECeABECAcB DcbCDBEcd

Cevap Anahtarı A CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAEBEDDACDBEAC

Matematik DDA   C  A a          c              C  

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 12 68

Edebiyat 24 17 7 71

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 3 2 60
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 1 0 100
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 2 1 67
A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 2 0 100
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 3 1 75
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50
A.2.13. Metni yorumlar. 1 0 1 0

Tarih-1 10 6 3 60

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 1 0 100
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Matematik 40 6 2 15

Matematik-2 40 6 2 15

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 1 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 1 0 50
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 AYT Türkiye Geneli-2 Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ACAR 154 MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,747 204,140 1 13 24 28 4718

Puanı Hesaplanan: 26 49 78 9730

EA
193,508 212,440 1 19 75 85 11306

Puanı Hesaplanan: 43 142 179 19417

Katılımlar: 1 44 147 185 20324

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,88 39

TYT Matematik 40 12 5 10,84 27

TYT Fen 20 8 5 6,46 32

Edebiyat 24 9 15 5,25 22 5,25 9,52 10,82

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,00 2,45 1,87

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,25 2,78 2,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 22 9,50 24 9,50 14,75 15,44

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 2,50 2,25 2,28

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 2,75 3,90 3,16

Felsefe Grubu 12 2 5 0,75 6 0,75 1,35 1,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,75 1,16 1,73

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 12 17 7,75 19 7,75 8,66 9,10

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 -0,25 8,34 12,56

Toplam: 280 84 64 67,68 24 67,68 74,73 84,22

Edebiyat-Sosyal-1 CDeADEcEcECecaadabdacdDdBEbAaBde  ae bAC

Cevap Anahtarı A CDCADEBEBECBABDCEAECECDABECAEBEDDACDBEAC

Sosyal-2  eCacbCebAEdc EBAacDe bEdC dea    Ee A        

Cevap Anahtarı A BDCCADCBDAEADCEBAEBDCADEECBCAEEBEDEBDADCCAEBDE

Matematik   c                                     

Cevap Anahtarı A DDABBBCBDACEDCECAEDBDEACBEBDEDBDABCBBCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 22 38

Edebiyat 24 9 15 38

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 5 3 2 60
A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
A.1.3- 4-9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları, şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder, şiiri yorumlar. 1 0 1 0
A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
A.1.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 3 1 2 33
A.1. 9. Şiiri yorumlar. 2 0 2 0
A.1. 2. Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 4 0 4 0
A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
A.2.13. Metni yorumlar. 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 4 40

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 1 0 1 0
10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasal hakimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
12.1.1. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 3 33

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 12 17 26

Tarih-2 11 4 6 36

9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afirka'nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
9.3.2. Orta Çağ'da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 2 1 1 50
12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
11.2.2. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
11.4.5. 1876-1913 yılları arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.1 0 1 0
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi'nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 4 5 36

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 1 0
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 2 5 17

11.1.3. Örnek felsefi  metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl- MS 2.yüzyıl  filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanlarını felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
10. 3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
11.13 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
11.3. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 1 0 1 0
11.2. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
11. 30. Toplumsal çözülmeyi önleyici çözüm önerileri geliştirir. 1 0 1 0
11.19 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 1 0 0 0
11.9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 1 0 0 0
11.20. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
11.23. Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

12.1.4.  Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle değerlendirir. 1 0 1 0
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
10.5. 4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

11. 1.2. MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl felsefesini karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10. 1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.25.  Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 1 0 0 0
11.15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. 1 0 0 0
11.5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
11.1. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.1 0 0 0
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.1 0 0 0
10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 1 0 0 0
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 1 0 0 0
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.1 0 0 0
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.2 0 0 0
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
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