
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU Vip 3232412061 TYT Deneme-6 7168 62 34 27

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 22.37 11.90 19.40 8.56 5.69 7.14 11.10 3.75 10.16 4.34 3.69 3.42 46.37 25.04 40.11 227.461

İl Ortalaması 21.11 11.19 18.31 8.32 5.73 6.89 8.24 2.95 7.50 2.81 2.48 2.19 40.48 22.35 34.90 209.130
Okul Ortalaması 24.00 10.26 21.44 9.52 5.26 8.20 10.70 2.96 9.96 3.78 2.63 3.12 48.00 21.11 42.72 235.316

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - UĞUR GÜLEN 12 / 0 30 7 28.25 15 3 14.25 30 5 28.75 12 5 10.75 87.00 20.00 82.00 371.550 722 1 1 1
2 59 - ZEYNEP ÜLGÜT 12 / 0 27 13 23.75 14 6 12.50 35 3 34.25 7 2 6.50 83.00 24.00 77.00 357.745 896 2 2 2
3 0 - DOĞA BATDAL 0 / 0 38 2 37.50 15 4 14.00 20 2 19.50 0 0 0.00 73.00 8.00 71.00 327.910 1284 5 5 3
4 0 - GÖZDE AYDOĞAN 12 / 0 33 6 31.50 13 1 12.75 20 2 19.50 4 1 3.75 70.00 10.00 67.50 318.370 1423 6 6 4
5 0 - ŞEVVAL UYANIK 0 / 0 34 5 32.75 10 2 9.50 19 3 18.25 7 1 6.75 70.00 11.00 67.25 318.268 1425 7 7 5
6 0 - KARTAL DURMAZ 0 / 0 33 7 31.25 13 7 11.25 25 14 21.50 3 9 0.75 74.00 37.00 64.75 310.010 1547 10 10 6
7 0 - UFUKHAN SOYTAŞ 0 / 0 26 8 24.00 9 6 7.50 24 2 23.50 8 7 6.25 67.00 23.00 61.25 302.517 1660 11 11 7
8 2 - FERHAT OKÇU 12 / F 32 7 30.25 11 5 9.75 10 7 8.25 12 8 10.00 65.00 27.00 58.25 285.317 1923 12 12 8
9 0 - SERCAN ÖZBEK 12 / 0 31 7 29.25 17 3 16.25 10 4 9.00 4 1 3.75 62.00 15.00 58.25 282.850 1969 13 13 9

10 0 - AFRA NUR KORKMAZ 0 / 0 31 5 29.75 13 4 12.00 15 3 14.25 0 0 0.00 59.00 12.00 56.00 277.985 2053 14 14 10
11 0 - AYÇANUR BİRCAN 0 / 0 27 13 23.75 7 8 5.00 21 6 19.50 7 11 4.25 62.00 38.00 52.50 272.298 2147 15 15 11
12 0 - BATU ÖTGEN 0 / 0 33 7 31.25 17 2 16.50 2 0 2.00 3 2 2.50 55.00 11.00 52.25 259.485 2394 18 17 12
13 0 - EMİRHAN EREN 12 / 0 29 8 27.00 13 4 12.00 5 3 4.25 9 5 7.75 56.00 20.00 51.00 259.198 2397 19 18 13
14 0 - ZEYNEP DÜLGER 0 / 0 21 16 17.00 5 6 3.50 19 2 18.50 3 0 3.00 48.00 24.00 42.00 238.475 2826 22 20 14
15 0 - ŞEYMA DENİZ 12 / 0 24 2 23.50 6 0 6.00 10 2 9.50 4 1 3.75 44.00 5.00 42.75 235.598 2898 23 21 15
16 51 - FAHRETTİN EFE 12 / 0 17 20 12.00 12 6 10.50 8 4 7.00 12 4 11.00 49.00 34.00 40.50 229.125 3086 24 22 16
17 0 - EMİRHAN UYGUR 12 / 0 24 14 20.50 5 6 3.50 4 1 3.75 3 5 1.75 36.00 26.00 29.50 190.232 4260 32 23 17
18 72 - DERİNSU KÖSEOĞLU 0 / 0 24 16 20.00 8 10 5.50 2 3 1.25 3 5 1.75 37.00 34.00 28.50 185.422 4409 33 24 18
19 0 - DAĞHAN KASÇI 0 / 0 22 11 19.25 4 2 3.50 2 0 2.00 0 1 -0.25 28.00 14.00 24.50 172.817 4801 38 26 19
20 97 - İREM O 0 / 0 19 11 16.25 10 8 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 19.00 24.25 170.465 4880 39 27 20
21 0 - SEHER KART 0 / 0 19 15 15.25 6 5 4.75 1 3 0.25 1 0 1.00 27.00 23.00 21.25 161.898 5161 43 28 21
22 0 - SELEN POTUR 12 / 0 15 9 12.75 5 5 3.75 2 1 1.75 0 0 0.00 22.00 15.00 18.25 153.108 5412 46 29 22
23 0 - NİLAY TEZEL 0 / 0 15 15 11.25 6 3 5.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 21.00 20.00 16.00 144.572 5635 48 30 23
24 0 - YASİNS 0 / 0 12 15 8.25 7 7 5.25 2 2 1.50 0 0 0.00 21.00 24.00 15.00 142.593 5688 50 31 24
25 0 - 0 / 0 11 14 7.50 5 9 2.75 3 3 2.25 0 0 0.00 19.00 26.00 12.50 135.452 5860 52 32 25
26 154 - ESRA ACAR 0 / 0 15 16 11.00 6 11 3.25 0 3 -0.75 0 3 -0.75 21.00 33.00 12.75 134.180 5885 53 33 26
27 0 - SUDE D 0 / 0 6 8 4.00 5 9 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 17.00 6.75 116.093 6256 58 34 27


