
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - EŞİT AĞIRLIK SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU Vip 3232412062 AYT Deneme-6 4347 43 18 18

Ortalamalar
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 7.96 5.51 6.58 4.21 3.50 3.34 12.68 4.01 11.68 10.08 6.21 8.53 34.93 19.22 30.12 215.220 209.171 184.335
İl Ortalaması 10.00 7.42 8.15 6.84 4.88 5.62 6.70 3.63 5.79 4.07 4.35 2.98 27.60 20.28 22.53 166.252 181.618 180.882

Okul Ortalaması 10.72 5.72 9.29 5.72 3.50 4.85 10.50 2.72 9.82 5.67 5.44 4.31 32.61 17.39 28.26 193.254 208.178 193.332

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 0 - KARTAL DURMAZ 0 / 0 37 3 36.25 0 0 0.00 35 3 34.25 0 0 0.00 72.00 6.00 70.50 287.255 394.671 289.844 27 1 1 1
2 59 - ZEYNEP ÜLGÜT 12 / 0 27 10 24.50 0 0 0.00 37 3 36.25 1 0 1.00 65.00 13.00 61.75 315.453 386.331 277.642 32 2 2 2
3 0 - UĞUR GÜLEN 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 26 7 24.25 26 11 23.25 52.00 18.00 47.50 351.488 281.370 208.620 704 3 3 3
4 0 - BATU ÖTGEN 0 / 0 38 2 37.50 39 1 38.75 0 0 0.00 0 0 0.00 77.00 3.00 76.25 163.794 275.877 391.794 751 4 4 4
5 0 - AFRA NUR KORKMAZ 0 / 0 22 11 19.25 0 0 0.00 11 0 11.00 0 0 0.00 33.00 11.00 30.25 204.355 262.744 229.802 898 5 5 5
6 0 - UFUKHAN SOYTAŞ 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 11 3 10.25 22 7 20.25 33.00 10.00 30.50 272.891 211.757 181.007 1776 7 6 6
7 2 - FERHAT OKÇU 12 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 12 3 11.25 17 15 13.25 29.00 18.00 24.50 247.315 207.877 174.127 1859 8 7 7
8 0 - ZEYNEP DÜLGER 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 13 1 12.75 6 2 5.50 19.00 3.00 18.25 210.736 193.640 155.390 2235 10 8 8
9 68 - M EMİR ERSOY 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 18 5 16.75 8 19 3.25 26.00 24.00 20.00 191.978 182.250 132.000 2581 14 9 9

10 97 - İREM O 0 / 0 21 18 16.50 23 14 19.50 0 0 0.00 0 0 0.00 44.00 32.00 36.00 128.186 178.603 237.386 2684 16 10 10
11 0 - ÖZGÜL ÇETİN 0 / 0 16 16 12.00 9 11 6.25 1 8 -1.00 0 0 0.00 26.00 35.00 17.25 128.985 165.100 188.016 3085 19 11 11
12 0 - EMİRHAN UYGUR 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 7 1 6.75 5 13 1.75 12.00 14.00 8.50 161.949 156.343 136.093 3374 23 12 12
13 113 - SEHER KART 0 / 0 12 12 9.00 13 6 11.50 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 18.00 20.50 124.759 152.426 187.879 3491 27 13 13
14 0 - ALİ ETKA ERSOY 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 7 6 5.50 6 10 3.50 13.00 16.00 9.00 158.832 148.500 132.000 3610 32 14 14
15 72 - DERİNSU KÖSEOĞLU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 5 3 4.25 7 16 3.00 12.00 19.00 7.25 156.777 146.919 134.169 3660 33 15 15
16 0 - HAMZA KARADENİZ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 5 4 4.00 4 5 2.75 9.00 9.00 6.75 152.195 144.000 132.000 3735 36 16 16
17 0 - ESRA ACAR 0 / 0 15 22 9.50 8 23 2.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 23.00 47.00 11.25 112.165 140.405 148.616 3838 37 17 17
18 0 - SUDE D 0 / 0 5 9 2.75 11 8 9.00 1 0 1.00 0 0 0.00 17.00 17.00 12.75 109.452 118.387 143.589 4195 43 18 18


