
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041) 65 65 65 1952

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,9 11,2 19,12 9,0 5,1 7,75 8,9 3,6 8,04 3,6 2,8 2,88 43,5 22,6 37,79 251,530

Okul Ortalaması 22,3 9,8 19,82 9,9 4,1 8,83 14,5 3,4 13,68 5,8 3,6 4,88 52,4 20,9 47,21 282,200

KATILIMLAR

1 0 MİRAY KARAASLAN   35 5 33,75 16 4 15,00 35 5 33,75 16 4 15,00 102 18 97,50 432,663 1 1 1 1 3

2 0 KAĞAN ÖNVERMEZ 12 33 7 31,25 16 3 15,25 35 2 34,50 16 3 15,25 100 15 96,25 429,223 1 2 2 2 4

3 0 DİLAY SEZGİN -M 34 6 32,50 15 4 14,00 28 5 26,75 17 2 16,50 94 17 89,75 409,480 1 3 3 3 11

4 0 OĞUZ ARI -M 33 7 31,25 15 5 13,75 31 5 29,75 13 7 11,25 92 24 86,00 398,108 2 4 4 4 19

5 0 REŞAT KIRBAŞ   32 5 30,75 14 4 13,00 29 4 28,00 14 4 13,00 89 17 84,75 394,468 2 5 5 5 25

6 112 AZEL GÜMÜŞ   32 8 30,00 13 7 11,25 32 4 31,00 11 7 9,25 88 26 81,50 384,600 3 6 6 6 39

7 0 UĞUR GÜLEN 12 28 12 25,00 16 4 15,00 30 7 28,25 14 5 12,75 88 28 81,00 383,880 2 7 7 7 43

8 86 KARTAL DURMAZ   30 10 27,50 13 7 11,25 33 6 31,50 11 6 9,50 87 29 79,75 379,650 4 8 8 8 49

9 0 BENGİSU YILMAZ   30 9 27,75 15 5 13,75 26 3 25,25 11 7 9,25 82 24 76,00 368,283 5 9 9 9 65

10 0 ELİF KOPUZ   32 6 30,50 11 4 10,00 24 3 23,25 11 2 10,50 78 15 74,25 362,690 6 10 10 10 79

11 0 UFUKHAN SOYTAŞ 12 23 10 20,50 16 2 15,50 24 7 22,25 13 5 11,75 76 24 70,00 351,205 3 11 11 11 110

12 0 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 30 9 27,75 11 8 9,00 31 5 29,75 4 3 3,25 76 25 69,75 349,168 4 12 12 12 120

13 0 ALPEREN D* İR 12 24 12 21,00 13 5 11,75 24 5 22,75 12 6 10,50 73 28 66,00 339,010 5 13 13 13 155

14 109 AYÇANUR BİRCAN   26 12 23,00 11 7 9,25 25 6 23,50 11 6 9,50 73 31 65,25 336,445 7 14 14 14 166

15 0 AFRA NUR KORKMAZ   31 8 29,00 15 2 14,50 20 0 20,00 2 0 2,00 68 10 65,50 336,120 8 15 15 15 167

16 0 EGE ÖZKUL   27 11 24,25 12 4 11,00 25 3 24,25 8 11 5,25 72 29 64,75 334,603 9 16 16 16 174

17 0 GÖZDE AYDOĞAN 12 30 9 27,75 10 5 8,75 22 1 21,75 5 1 4,75 67 16 63,00 328,843 6 17 17 17 203

18 0 DOĞA BATDAL   34 4 33,00 12 6 10,50 20 2 19,50 66 12 63,00 327,970 10 18 18 18 208

19 68 M EMİR ERSOY   27 10 24,50 10 7 8,25 23 4 22,00 9 7 7,25 69 28 62,00 326,345 11 19 19 19 215

20 0 ERDOĞAN CAN MADAK 12 35 3 34,25 15 1 14,75 13 1 12,75 63 5 61,75 324,033 7 20 20 20 230

21 0 ECE DİNÇER -M 36 2 35,50 7 3 6,25 16 4 15,00 5 1 4,75 64 10 61,50 323,305 3 21 21 21 234

22 2 FERHAT OKÇU 12F 29 10 26,50 13 5 11,75 13 3 12,25 12 8 10,00 67 26 60,50 321,665 1 22 22 22 240

23 0 BATU ÖTGEN 12 33 7 31,25 17 2 16,50 9 4 8,00 5 5 3,75 64 18 59,50 317,778 8 23 23 23 263

24 0 ZEYNEP DÜLGER   25 10 22,50 10 4 9,00 21 1 20,75 7 1 6,75 63 16 59,00 317,525 12 24 24 24 267

25 54 SELİN KAYA 12 24 15 20,25 9 7 7,25 24 7 22,25 10 7 8,25 67 36 58,00 314,858 9 25 25 25 280

26 137 CEMRE UYANIK   23 14 19,50 11 6 9,50 22 1 21,75 9 8 7,00 65 29 57,75 314,150 13 26 26 26 283

27 310 MUHAMMED SESİGÜZEL12 15 17 10,75 12 4 11,00 28 5 26,75 9 3 8,25 64 29 56,75 312,318 10 27 27 27 299

28 301 YAĞMUR ZEYNEP ZEHİR  23 13 19,75 9 8 7,00 25 5 23,75 8 6 6,50 65 32 57,00 311,833 14 28 28 28 302

29 63 ARDA BURAK KO Ç   23 12 20,00 10 6 8,50 18 2 17,50 10 7 8,25 61 27 54,25 303,565 15 29 29 29 374

30 70 ENES ÜNLÜ 12 30 9 27,75 10 5 8,75 12 2 11,50 6 4 5,00 58 20 53,00 298,653 11 30 30 30 409

31 139 ZEYNEP   27 11 24,25 12 4 11,00 13 11 10,25 9 8 7,00 61 34 52,50 297,678 16 31 31 31 419

32 0 SALİH ÖLMEZ   22 13 18,75 17 3 16,25 14 4 13,00 3 3 2,25 56 23 50,25 291,408 17 32 32 32 479

33 0 NURSU İDİ   30 8 28,00 5 0 5,00 11 1 10,75 6 1 5,75 52 10 49,50 288,080 18 33 33 33 521

34 127 NERGİS ALIM 12 21 13 17,75 10 9 7,75 17 14 13,50 11 7 9,25 59 43 48,25 285,778 12 34 34 34 539

35 0 ŞEYMA DENİZ 12 28 8 26,00 12 1 11,75 7 1 6,75 3 2 2,50 50 12 47,00 280,660 13 35 35 35 579

36 61 İREM ZENGİN 12 29 7 27,25 13 1 12,75 7 4 6,00 1 1 0,75 50 13 46,75 279,673 14 36 36 36 592

37 0 SELEN POTUR 12 27 8 25,00 15 3 14,25 8 4 7,00 50 15 46,25 278,425 15 37 37 37 610

38 97 İREM O -M 24 15 20,25 16 4 15,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 50 22 44,50 273,748 4 38 38 38 649

39 110 PELİN BİŞKİN -M 23 14 19,50 8 6 6,50 11 3 10,25 9 5 7,75 51 28 44,00 272,655 5 39 39 39 663

40 1907 ALİ ETKA ERSOY 12 23 14 19,50 9 8 7,00 14 6 12,50 6 7 4,25 52 35 43,25 270,250 16 40 40 40 700

41 0 NİLAY TEZEL   27 10 24,50 13 4 12,00 8 4 7,00 48 18 43,50 270,185 19 41 41 41 702

42 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12 28 10 25,50 12 8 10,00 3 0 3,00 6 6 4,50 49 24 43,00 268,725 17 42 42 42 720

43 144 HAMZA KARADENİZ   19 7 17,25 10 3 9,25 12 1 11,75 1 4 0,00 42 15 38,25 255,273 20 43 43 43 884

44 0 BERK   16 20 11,00 7 5 5,75 19 11 16,25 6 13 2,75 48 49 35,75 248,645 21 44 44 44 972

45 0 DERİNSU KÖSEOĞLU   23 10 20,50 9 5 7,75 5 5 3,75 5 7 3,25 42 27 35,25 245,920 22 45 45 45 1004

46 0 EMİRHAN UYGUR   14 7 12,25 5 0 5,00 11 5 9,75 5 3 4,25 35 15 31,25 234,953 23 46 46 46 1172

47 121 EREN ATASOY 12A 24 9 21,75 8 0 8,00 1 3 0,25 33 12 30,00 229,783 1 47 47 47 1267

48 0 DAĞHAN KASÇI   19 9 16,75 6 1 5,75 4 0 4,00 1 0 1,00 30 10 27,50 222,913 24 48 48 48 1360
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041) 65 65 65 1952

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,9 11,2 19,12 9,0 5,1 7,75 8,9 3,6 8,04 3,6 2,8 2,88 43,5 22,6 37,79 251,530

Okul Ortalaması 22,3 9,8 19,82 9,9 4,1 8,83 14,5 3,4 13,68 5,8 3,6 4,88 52,4 20,9 47,21 282,200

KATILIMLAR

49 0 BEYZANUR İLGÜN   12 3 11,25 10 1 9,75 2 3 1,25 24 7 22,25 207,783 25 49 49 49 1542

50 113 SEHER KART   15 19 10,25 11 7 9,25 2 3 1,25 1 0 1,00 29 29 21,75 206,393 26 50 50 50 1559

51 0 OĞUZHAN DOĞAN   13 14 9,50 10 5 8,75 3 2 2,50 26 21 20,75 203,430 27 51 51 51 1587

52 0 TUNA ÖNEM   6 11 3,25 5 2 4,50 13 3 12,25 24 16 20,00 201,978 28 52 52 52 1606

53 51 FAHRETTİN EFE 12 7 5 5,75 5 4 4,00 7 5 5,75 5 5 3,75 24 19 19,25 199,538 18 53 53 53 1637

54 0 SUDE D   14 17 9,75 8 5 6,75 1 1 0,75 1 0 1,00 24 23 18,25 195,888 29 54 54 54 1666

55 0 DESTİNA ORAL   7 5 5,75 5 3 4,25 5 6 3,50 5 5 3,75 22 19 17,25 193,498 30 55 55 55 1685

56 0 YASİN DURSUN   18 12 15,00 4 6 2,50 22 18 17,50 192,900 31 56 56 56 1690

57 0 EMİRHAN EREN   2 2 1,50 6 2 5,50 7 6 5,50 15 10 12,50 179,970 32 57 57 57 1781

58 154 ESRA ACAR -M 10 22 4,50 8 10 5,50 1 2 0,50 2 1 1,75 21 35 12,25 178,480 6 58 58 58 1793

59 0 IRMAK KILIÇ 12 12 8 10,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 14 9 11,75 176,185 19 59 59 59 1807

60 0   11 1 10,75 11 1 10,75 174,465 33 60 60 60 1825

61 0 YAREN ÇAKIR   9 14 5,50 5 6 3,50 2 1 1,75 16 21 10,75 173,750 34 61 61 61 1826

62 0 HANDE ŞENGÜL 12 10 9 7,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 10 12 7,00 162,133 20 62 62 62 1856

63 0 MERVE OKTAY 12 9 10 6,50 0 1 -0,25 9 11 6,25 160,030 21 63 63 63 1868

64 176 EMİR ORAL 11B 5 6 3,50 1 0 1,00 6 6 4,50 155,135 1 64 64 64 1880

65 249 YAĞMUR AVACIK 12B 9 16 5,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 1 7 -0,75 13 35 4,25 154,155 1 65 65 65 1883
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SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,465 251,530 33 60 60 60 1825

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 11 1 10,75 27 14,43 13,68 8,04

Toplam: 120 11 1 10,75 9 46,40 47,21 37,80

TYT Matematik AD  E cCD   B  A    BE    E  E          

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 11 1 28



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA NUR KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,120 251,530 8 15 15 15 167

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 20 0 20,00 50 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 68 10 65,50 55 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe AeDCCEacBEDCDbADCDDCAAEBBbeeE DECBACBEcC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal E DEDCA bEDBc CCCBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik AD AEA CDB CBDB   CDBEE   EE      C     

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen         D         C 

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 20 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BURAK KO Ç 63   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,565 251,530 15 29 29 29 374

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 18 2 17,50 44 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 61 27 54,25 45 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe ceDCeEBEBEDCbEADbDDaAedBBbb    E BACBbbC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal bCDaa Ac  caA CCCBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik A   EAECD aCB BACcC BEE   EEC           

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen aADdA abeACACE e eCE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 12 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 18 2 45

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇANUR BİRCAN 109   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,445 251,530 7 14 14 14 166

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 25 6 23,50 59 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 73 31 65,25 54 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCdBEBaDCDEcDdecCeeEBBa Cb DECBACBbEd

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal EeDbD AebEDec CCCcEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik ADEAEAECDB  BDBACcCbBEEACeEc    C CCc b 

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen dAedABCbeb  CEEA BCE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 12 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 6 63

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 0 83



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZEL GÜMÜŞ 112   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,600 251,530 3 6 6 6 39

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 32 4 31,00 78 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 88 26 81,50 68 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCEdEBcDCDbADCDcCeeEBcaCCEEDECBACBEEC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal bCDEDCAdbEbedaCCCBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik ADEAEAECDBaCBDBACDCDBEEcC EEaE B BCC aCB

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen c eaA CCDACACEEcaBad

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 4 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,283 251,530 5 9 9 9 65

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 26 3 25,25 63 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 82 24 76,00 63 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCeEBEBEeCDbcDeDDCAedBBaCCE DECBACBbEC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal EeDEDeAcbEDeABCCCBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik AD AE cCDBDCBDBAC C BEEAe EE b    CCA CB

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen E DbdddCD CAbEEedBCE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 9 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 3 65

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,645 251,530 21 44 44 44 972

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 19 11 16,25 41 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 48 49 35,75 30 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe AcabCEcEccaCDE DeDcaAedBaeC d baCB CBccd

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal ECDce d  E     CbBEb     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik ADbbEAca a CabBACDC BEEAC EcdE    bC  eB

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen dcDbbaebeddACE cbBeE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 16 20 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 19 11 48

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 6 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 4 43

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR İLGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,783 251,530 25 49 49 49 1542

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 3 11,25 28 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 8,54 8,83 7,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 24 7 22,25 19 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe CEEBCA        ccBEeACDD                 

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal ED DE     C AB AEBe      

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Fen       b  b   DcC    

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 12 3 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE UYANIK 137   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,150 251,530 13 26 26 26 283

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 22 1 21,75 54 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 65 29 57,75 48 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCEaEBceCDbcaCDD be BBaCCE DdCdACaacC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal bCDEa Ac EceA CCCcEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik AD  E cCD  CBDBA DCDBEEA BEE       C   B

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen E eacaCCD ebCEEc BeE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 14 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 1 55

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞHAN KASÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,913 251,530 24 48 48 48 1360

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 4 0 4,00 10 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 30 10 27,50 23 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe bDDCCEaEdEDCDEAb eDCced       D    CBEcC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal E aE            CBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik A      C            B     E             

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen         D           

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 19 9 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 4 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİNSU KÖSEOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,920 251,530 22 45 45 45 1004

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 42 27 35,25 29 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCEBEBEeaDb c eDCAeE eb CE c  BbCBEEC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal ECDbD e cd    bCCBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik AD A  b b          DdE    a b           

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen a cdA dCD  dC    eaE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 10 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 5 5 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 4 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DESTİNA ORAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,498 251,530 30 55 55 55 1685

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 5 5,75 14 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 22 19 17,25 14 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe cD    a     D A  c   e B D           bEC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal   D  eA   b e   C EA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik A   d   Da    Bd bb     C    d     C    

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen E      bD   Cdcd eCE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 7 5 18

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 5 6 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA BATDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,970 251,530 10 18 18 18 208

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 20 2 19,50 49 14,43 13,68 8,04

Toplam: 120 66 12 63,00 53 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCEBEaEDaDEADCDcCAeEBB CCEEDEC ACBEEC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal EaDEDCA bEeeA CCedEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik AD AEAcCDB CBDBA DCDBEE   Ec            

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 4 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 20 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ÖZKUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,603 251,530 9 16 16 16 174

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 25 3 24,25 61 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 72 29 64,75 54 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe CcEBCbdCdD ECCeBBEAACcDCb EDCeEBEBdadDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal EDCDE bc  C cBDAEBCb     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik  CEEBaAEEBDb   BDBCDB CcAEAE  BC ACC    

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen Cdda ecbECACbDECebec

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 11 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 3 63

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 5 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KOPUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,690 251,530 6 10 10 10 79

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 24 3 23,25 58 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 78 15 74,25 62 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe CdbBCABCED ECCDcBEAACDDCDAEDb EBcBEeCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal EDeaEE    e AeDAEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik  CEE CbEEBDC CA DBCe DCEAEA DABC   b    

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen C A  cEdECAC DEC   E

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 6 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 3 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN EREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,970 251,530 32 57 57 57 1781

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 15 10 12,50 10 46,40 47,21 37,80

TYT Sosyal ED   d  d                

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik c  E C  EB    A      D b                

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen bdA  eaC b C DECB d 

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 6 2 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 4 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN UYGUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,953 251,530 23 46 46 46 1172

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 7 12,25 31 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 35 15 31,25 26 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe CEEBad  E   Cd cBded      E     EBEC  DA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal      E         AEBC      

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik d aEe    BD b AB      Cc E  DABC        

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen C d A E cC   D    c 

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 14 7 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 11 5 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARADENİZ 144   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,273 251,530 20 43 43 43 884

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 12 1 11,75 29 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 42 15 38,25 32 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe  D CeEBcBEeCDEAaeDDCc  B          ACBEcC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal bCDEDbc     A  CCBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik AD  EAa D   B      DBEE   E        C    

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen c e   d D         e 

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 19 7 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 12 1 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KARTAL DURMAZ 86   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,650 251,530 4 8 8 8 49

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 33 6 31,50 79 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 87 29 79,75 66 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe CEEBCcBCaDEECCcBBEAACcDeDAEbCeEaEBdeCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal EDaDcEbAAbCaceDAEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik EbcEdCAEEBDCcCABDBCDBDCcAEAEDABbC CCBCBE

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen dBAEAbECEbcCdDECd   

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 10 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 6 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M EMİR ERSOY 68   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,345 251,530 11 19 19 19 215

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 69 28 62,00 52 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe Ccb CABCaDEad aBBEAdCDD aAEDCDEdEBcCCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal bDbDE a A CcceeAEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik bCcEBCAEEB CcCABDBC BDCcAEA  A    C     

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen CBdc ebCECdabDECB   

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 10 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 4 58

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KARAASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
432,663 251,530 1 1 1 1 3

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 35 5 33,75 84 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 102 18 97,50 81 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe CEEBCABCEDEcCCDBBbAeCcDCDAEDCDcBEBECCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal bDbDEEccACCBABDAEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik ECEEBCAEEBDCcCABDBCDaDCcAEbEDABCbACCBCBE

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen CBdacDECECACADECBEcE

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 35 5 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 35 5 88

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAY TEZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,185 251,530 19 41 41 41 702

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 14,43 13,68 8,04

Toplam: 120 48 18 43,50 36 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe CEdBCABCED ECCDBBEAAbDDCDAE  DEBadcbeaeb

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal EDC EEDAACae a AEaCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik  C E    E bC  A cB e     E E e          

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 10 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 8 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NURSU İDİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,080 251,530 18 33 33 33 521

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 11 1 10,75 27 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 52 10 49,50 41 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCEaEBEeCDbADCDDCA EBccCad DECBACBEcC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal                CCBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik AD AEAcC B     A    BE     E            

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen       C e C CE    CE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 8 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 11 1 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,430 251,530 27 51 51 51 1587

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 14,43 13,68 8,04

Toplam: 120 26 21 20,75 17 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe dEba   e D    bcB  b cD DeEDbe BdBEaCDDc

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal EDCDa bdA   Aab EBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik  bdE             B           A          

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 13 14 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 3 2 8



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
REŞAT KIRBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,468 251,530 2 5 5 5 25

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 29 4 28,00 70 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 89 17 84,75 71 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe CE BCABCEDEECCDBBdAACDD DdaDCD dEaECCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal EDCDEEbcd C AeDAEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik  aEE  cEEBDC CABDBCDBDCcAEbEDABC AC  CBE

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen CdAaA abECACADECBE E

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 5 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 4 73

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 0 83



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ÖLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,408 251,530 17 32 32 32 479

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 14 4 13,00 33 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 56 23 50,25 42 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe CEE C Be D ECCcB bbACccdaAbDaecaEBECCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal bDCDEEbcACCBABDAEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik  aEE   dEBeC     BC  DCaAE  DAB         

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen d       ab   DE   A 

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 13 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 14 4 35

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KART 113   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,393 251,530 26 50 50 50 1559

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 29 29 21,75 18 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe CcbaaA e c    bcBaecbcDCeedDCaEaEBECCDDc

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal bDCaEEDAAb  cBeAEcCa     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik a EE     d                        a     

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen              D      

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 15 19 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 2 3 5

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE D 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,888 251,530 29 54 54 54 1666

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 24 23 18,25 15 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe acb CbBe   EC b B ecabeb ddDdDa EBEeCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal dabcEE  Ab     AEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik          B             a                

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen              D      

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 14 17 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 1 1 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ÖNEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,978 251,530 28 52 52 52 1606

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 11 3,25 8 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 14,43 13,68 8,04

Toplam: 120 24 16 20,00 17 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe eaEcCA   D    acBdedbcD b               

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal EDCcE b A                

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik E  E    EBDCD Ae     DCc E cDA          

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 6 11 15

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 13 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ZEYNEP ZEHİR 301   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,833 251,530 14 28 28 28 302

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 25 5 23,75 59 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 65 32 57,00 48 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCaaEcaDCDEADeDcaeeEBeed E  E BACBEcC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal E DEDbddb cee CCCcEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik ADbAEAaCDBDCBDBA eCaBEEc BEE E BC  C    

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen c eaA CCD dAbE c  CE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 13 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 4 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 5 63

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,750 251,530 34 61 61 61 1826

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 14,43 13,68 8,04

Toplam: 120 16 21 10,75 9 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe eca C  e D    bB  eA cD   d bac  BdCCDeb

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal EDb dEc A      bEce      

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik          B             b               E

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 9 14 23

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 2 1 5



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,900 251,530 31 56 56 56 1690

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 8,54 8,83 7,75

Toplam: 120 22 18 17,50 15 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe ADcbCEBEaEDCDEcDCDcebddBeb         C EcC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal bCDbabAbbE               

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 18 12 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 139   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,678 251,530 16 31 31 31 419

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 13 11 10,25 26 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 61 34 52,50 44 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe CdEBCABaaDEbCdeBBbA Cce DAEDaeEBEBECCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal ED  bEb  CCcABDAEdCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik  aEc  dEEBD   A aBCa DdaA Ab A b Ae   e 

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen C cbAcEdECAd DEaB da

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 11 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 13 11 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DÜLGER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,525 251,530 12 24 24 24 267

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 34 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 18,80 19,82 19,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,16 1,27 0,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,17 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,54 8,83 7,75

Matematik-1 40 21 1 20,75 52 14,43 13,68 8,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,84 1,05 0,56

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,39 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,41 1,53 0,93

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 4,64 4,88 2,88

Toplam: 120 63 16 59,00 49 46,40 47,21 37,80

TYT Türkçe CdEaCA  a  E CaBBEAeCcDbDdEDbDcBEBECCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal dD DEE    C ceDAEBCb     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik   EE C EEB CbCABDBC BDCEAEA  A          

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen b      CEC C DE B   

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 10 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 1 53

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY SEZGİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,480 251,530 1 3 3 3 11

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 6 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,92 19,82 19,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,67 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,00 1,27 0,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,92 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,17 8,83 7,75

Matematik-1 40 28 5 26,75 67 15,29 13,68 8,04

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,83 1,05 0,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 2,31 1,39

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,38 1,53 0,93

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 6,96 4,88 2,88

Toplam: 120 94 17 89,75 75 56,33 47,21 37,80

TYT Türkçe ebEBCABCEDEECCDBBEAACDDdaAbDCDEdEBECCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal EDCDEEbbACCeAe AEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik ECEa  AEEB CDdABDBCDBDdaAEAEDABC  CCdC  

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen CBAE DbCECAdADECBEAE

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 6 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 5 70

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE DİNÇER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,305 251,530 3 21 21 21 234

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 6 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 23,92 19,82 19,12

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,67 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,00 1,27 0,99

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,92 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 10,17 8,83 7,75

Matematik-1 40 16 4 15,00 38 15,29 13,68 8,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,83 1,05 0,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,75 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,38 1,53 0,93

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 6,96 4,88 2,88

Toplam: 120 64 10 61,50 51 56,33 47,21 37,80

TYT Türkçe  EEBCABCEDE CCcBBEAACcDCDAEDCDEBEBECCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal cD   E    C Ae AEdC      

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik    a  bEEBDCD ABDc  B CcAEA DA          

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen C       EC d  EC    

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 36 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 16 4 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ACAR 154 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,480 251,530 6 58 58 58 1793

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 6 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 22 4,50 11 23,92 19,82 19,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,67 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,00 1,27 0,99

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,92 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 10,17 8,83 7,75

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 15,29 13,68 8,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,83 1,05 0,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,75 2,31 1,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,38 1,53 0,93

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 6,96 4,88 2,88

Toplam: 120 21 35 12,25 10 56,33 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDbadaEacebbadad  bbeEBB Ca d  e Ae Eba

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal aCaEcCedaEedA  CCecA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik                b D   a                  

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen       C D    c      

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 10 22 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 1 2 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM O 97 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,748 251,530 4 38 38 38 649

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 6 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 23,92 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,67 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,00 1,27 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,92 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,17 8,83 7,75

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 15,29 13,68 8,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,83 1,05 0,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,75 2,31 1,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,38 1,53 0,93

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 6,96 4,88 2,88

Toplam: 120 50 22 44,50 37 56,33 47,21 37,80

TYT Türkçe CcEBCABCaD cCeaBBEecCcDeDAaDbDacEBEeCcDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal bDCDEEDeACCBcBDdEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik   EE   EEBD   Ad      e      AB   C     

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen       b             

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 15 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 10 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ARI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,108 251,530 2 4 4 4 19

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 6 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,92 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,67 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,00 1,27 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,17 8,83 7,75

Matematik-1 40 31 5 29,75 74 15,29 13,68 8,04

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,83 1,05 0,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 2,31 1,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,38 1,53 0,93

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,96 4,88 2,88

Toplam: 120 92 24 86,00 72 56,33 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCEBEBceCDEADCDDCAedBBDbCEEDECdACBEbC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal EaDEDCAdaEeBAaCCCBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik ADEAEAcCD DCBDBACDCDBEdACBEcaEdBC CC  CB

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen EeeEABdCDACcCdbcEBCE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 5 78

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN BİŞKİN 110 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,655 251,530 5 39 39 39 663

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 6 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 23,92 19,82 19,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,67 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,00 1,27 0,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,92 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,17 8,83 7,75

Matematik-1 40 11 3 10,25 26 15,29 13,68 8,04

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,83 1,05 0,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,75 2,31 1,39

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,38 1,53 0,93

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 6,96 4,88 2,88

Toplam: 120 51 28 44,00 37 56,33 47,21 37,80

TYT Türkçe CEEBCAB EDcc eaeB AdCDDdDAEDaaccEdaCCDDb

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal bDeD E    C AeedEdCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik    a   aEB Cb ABDB   DC     DA          

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen C da eE  CAdADEa  AE

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 14 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 11 3 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ORAL 176 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,135 251,530 1 64 64 64 1880

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 1 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 6 3,50 9 3,50 19,82 19,12

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,27 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,00 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 1,00 8,83 7,75

Toplam: 120 6 6 4,50 4 4,50 47,21 37,80

TYT Türkçe dccBCA        c B e Cc                  

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal                   C      

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 5 6 13

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ETKA ERSOY 1907 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,250 251,530 16 40 40 40 700

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 14 6 12,50 31 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 52 35 43,25 36 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe CcbebeB EDcE deBB AACbDdDAEDCecdEBECCDDb

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal dDCDc a dCC ceeAEBeC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik   EE  cEEB bc ABb  D DCc Ed DA    C     

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen a cd DcCEb C DEea   

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 14 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 14 6 35

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 4 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN D* İR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,010 251,530 5 13 13 13 155

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 24 5 22,75 57 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 73 28 66,00 55 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCEBEdaebDbADCDcCbedBBbd    ECBACBbEC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal ECDcDCA a DeABeCdBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik ADEAEAcCDBaCBDBAC CDBEEb  aEbE B   C    

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen EAcdABCCe  AbEbbEBCE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 12 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 5 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATU ÖTGEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,778 251,530 8 23 23 23 263

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 64 18 59,50 50 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCEaEBcDCDaADeDcCeAEBBDCCEEDECBbCBEEC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal ECDbDCAA EDeABCCCBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik ADa   EC    e cA c  BE    E        C    

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen d   d deD C CE   eC 

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 9 4 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,168 251,530 4 12 12 12 120

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 31 5 29,75 74 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 76 25 69,75 58 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCeEBEcED DEAaCDcCcebBBaCCEEDECdACBEEC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal EaDbDCdbDEDcc CCCedA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik ADEAEAcCDBDCBDBACDCDBEbb  EEbEEBC CCc CB

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen     d   D C b    BaE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 9 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 5 78

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÜNLÜ 70 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,653 251,530 11 30 30 30 409

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 12 2 11,50 29 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 58 20 53,00 44 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCEBEBE bDaADeDcCeedBBeCCEdDECBACBEEC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal dCD eCd  cbBA C CBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik     EAcC B CBD A  C BE    Eb            

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen c  b  CCDc  C    BeE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 9 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 12 2 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDOĞAN CAN MADAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,033 251,530 7 20 20 20 230

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 13 1 12,75 32 14,01 13,68 8,04

Toplam: 120 63 5 61,75 51 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe CEaBCABCEDEECCDBBEAbCDDCeAED  EBEBECCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal aDCDE   ACC ABDAEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik E  E C EE  CDaABD    DC  E              

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 35 3 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 13 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜNDÜZ 60 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,725 251,530 17 42 42 42 720

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 3 0 3,00 8 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 49 24 43,00 36 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe ebEBCABCbD  CCbBBEeACcDbDdEDbDEBEBECCcDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal EDCbEEbbcbCcAecAEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik          BD        D                    

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen baA    edCcC DEC  e 

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 10 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 3 0 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRETTİN EFE 51 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,538 251,530 18 53 53 53 1637

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 5 5,75 14 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 24 19 19,25 16 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe CcEB  B aeb  Cb B A                     

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal bDCDEEacb                

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik E Ea     BaCc A  a  B  c E              

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen e e   cCEC  bDE e   

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 7 5 18

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 7 5 18

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE AYDOĞAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,843 251,530 6 17 17 17 203

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 22 1 21,75 54 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 67 16 63,00 53 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCEaEBcaCDEAaeDcCAAdBecCCEEDECBACBE C

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal cCDb  e   DeAcCCCBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik AD AEAECDBaCBDBA DC BEE C EE            

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen      dC D   C     CE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 9 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 1 55

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HANDE ŞENGÜL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,133 251,530 20 62 62 62 1856

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 9 7,75 19 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 14,01 13,68 8,04

Toplam: 120 10 12 7,00 6 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe cDDCa BEaE bbE D  cb   dBb  E           

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal       cc                 

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik                                    e    

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 10 9 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ZENGİN 61 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,673 251,530 14 36 36 36 592

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 50 13 46,75 39 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCEBdBEebDEAD DcC eEBeDCCb DECBACBE C

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal ECD   AA EDeA CC BEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik AD    a be    B   CDBE    a             

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen         b        B  

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 7 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 7 4 18

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KILIÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,185 251,530 19 59 59 59 1807

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 8 10,00 25 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 14,01 13,68 8,04

Toplam: 120 14 9 11,75 10 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe ecEBC    D    bcB AbCDD         EdE  Dcb

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal                 E C      

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik          e                              

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 12 8 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN ÖNVERMEZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,223 251,530 1 2 2 2 4

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 35 2 34,50 86 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 100 15 96,25 80 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCEBEBEDCDaADCDcCAedBBaCCEEDECBACBEba

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal ECDaDCAAD ceABCCCBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik ADEAEAcCDBDCBDBACDC BEEAC EECEEBCBdCA CB

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen bADEABC DACACEEdEBCc

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 35 2 88

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE OKTAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,030 251,530 21 63 63 63 1868

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 21,36 19,82 19,12

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 14,01 13,68 8,04

Toplam: 120 9 11 6,25 5 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe bDcCe d BE          bAcBcb    D     BEce

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Matematik     d                                   

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 9 10 23

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SESİGÜZEL 310 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,318 251,530 10 27 27 27 299

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 28 5 26,75 67 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 64 29 56,75 47 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe CEaBedd  a   d ec  cbDDeDeEDCDEcEaEeCDec

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal EDCDE ad  C ceDAEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik  aEE CAEEBbCcC  DBC BDCcAEA DABCbACCBCB 

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen C AE DEbEb C eEC    

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 15 17 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 5 70

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİS ALIM 127 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,778 251,530 12 34 34 34 539

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 17 14 13,50 34 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 59 43 48,25 40 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe CEEadbBCaDccCbbcBEecCcDCDAEDaD  EB    DA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal EDCD EadbeCBcebAEceC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik Eb E a dEBDeb edDB eBDCcAEAED Be bCbd a 

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen C AbAcdCdCdCADECB eb

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 13 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 17 14 43

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN POTUR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,425 251,530 15 37 37 37 610

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 14,01 13,68 8,04

Toplam: 120 50 15 46,25 39 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEbea  acdb   b

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal EDCD EDAACCBAaaAEBa      

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik ECE   AE    D  BD        abc   a        

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 8 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KAYA 54 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,858 251,530 9 25 25 25 280

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 24 7 22,25 56 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 67 36 58,00 48 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe CEbBbeBeaDEE dDcBEAeCcDeDebDCecBEBEeCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal caCcdEa   C AacAEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik EdEEBe bEBDCb A eBCDBDCcAEAEDA C eCC    

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen CBdb cECECbb DECB dd

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 15 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 7 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,660 251,530 13 35 35 35 579

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 7 1 6,75 17 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 50 12 47,00 39 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe ADDCCEBEBaeCDEAD DcCAAEBecdCc D  dACBEEC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal E DbD    ED A CCCBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik A      d       A D  BE    EE            

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen        ee        BCE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 8 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 7 1 18

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UFUKHAN SOYTAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,205 251,530 3 11 11 11 110

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 24 7 22,25 56 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 76 24 70,00 58 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe eDDCCEBEc DbD ADeDcaeedBB dC   E BACBEEC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal ECDbDCAc EDBA CCCBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik AD AEAcCDBDCcDBA bC BEE  BEEdb B  bCAaC 

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen EbDdABCCD bdCEE EBaE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 10 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 7 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR GÜLEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,880 251,530 2 7 7 7 43

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 21 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 21,36 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,45 1,27 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,64 8,83 7,75

Matematik-1 40 30 7 28,25 71 14,01 13,68 8,04

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,31 1,05 0,56

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,26 2,31 1,39

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,60 1,53 0,93

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 5,17 4,88 2,88

Toplam: 120 88 28 81,00 68 50,18 47,21 37,80

TYT Türkçe eEbBCAdCEDEdCdbBBEAACDDeaAEbaeEdEBECCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal cDCDEEDAAbCBAeeAEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Matematik EbEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAbDABe  abdC a

Cevap Anahtarı A ECEEBCAEEBDCDCABDBCDBDCEAEAEDABCCACCBCBE

TYT Fen eBAaAeECECACADcCBE c

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 12 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 7 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ATASOY 121 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,783 251,530 1 47 47 47 1267

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 1 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 21,75 19,82 19,12

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,00 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,27 0,99

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,00 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 8,00 8,83 7,75

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 1,05 0,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 2,31 1,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,53 0,93

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,25 4,88 2,88

Toplam: 120 33 12 30,00 25 30,00 47,21 37,80

TYT Türkçe abbBCABCEe    cBBEAACcD acaDC E EBECCDDA

Cevap Anahtarı A CEEBCABCEDEECCDBBEAACDDCDAEDCDEBEBECCDDA

TYT Sosyal ED          A  AEBCC     

Cevap Anahtarı A EDCDEEDAACCBABDAEBCCEACAD

TYT Fen bdd          D      

Cevap Anahtarı A CBAEADECECACADECBEAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 9 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AVACIK 249 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,155 251,530 1 65 65 65 1883

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 1 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 16 5,00 13 5,00 19,82 19,12

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,50 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 1,27 0,99

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 7 -0,75 -4 -0,75 8,83 7,75

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 0,75 13,68 8,04

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -1,25 1,05 0,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,50 2,31 1,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,53 0,93

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 -0,75 4,88 2,88

Toplam: 120 13 35 4,25 4 4,25 47,21 37,80

TYT Türkçe  DD CE dBdaec c  aeb   eaDbdbE  Ccb B   

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal b D eaeb de              

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik   dA               b  c  aE b           

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen db  daeC d   c      

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 9 16 23

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 4 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 2 5 5

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 5 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MAGİC YAYINLARI - TYT MAVİ DENEME (M041)

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT OKÇU 2 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,665 251,530 1 22 22 22 240

Puanı Hesaplanan: 65 65 65 1921

Katılımlar: 1 65 65 65 1952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,50 19,82 19,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,59 2,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,27 0,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 1,44 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,53 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,75 8,83 7,75

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 12,25 13,68 8,04

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 1,05 0,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,25 2,31 1,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 1,53 0,93

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,00 4,88 2,88

Toplam: 120 67 26 60,50 50 60,50 47,21 37,80

TYT Türkçe AeDCCEBEacDCDEAcCDDCAAdBcaCCb DaCBACBbEC

Cevap Anahtarı B ADDCCEBEBEDCDEADCDDCAAEBBDCCEEDECBACBEEC

TYT Sosyal ECDbD AbbE ecBCCCBEA     

Cevap Anahtarı B ECDEDCAADEDBABCCCBEADACAE

TYT Matematik AD bbA  D  CB BA    BE    E bE     C    

Cevap Anahtarı B ADEAEAECDBDCBDBACDCDBEEACBEECEEBCBCCACCB

TYT Fen dcDaABCCebdACEEdcBCE

Cevap Anahtarı B EADEABCCDACACEEAEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 10 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 13 3 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67
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