
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103 71 99 99 8218

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,4 13,0 16,19 9,1 5,1 7,84 10,4 3,8 9,47 3,2 3,2 2,38 42,1 25,0 35,88 243,560

Okul Ortalaması 21,9 10,7 19,24 9,5 4,0 8,53 15,4 3,4 14,52 5,3 3,9 4,33 52,1 22,0 46,62 280,490

KATILIMLAR

1 0 KAĞAN ÖNVERMEZ 12 39 1 38,75 13 7 11,25 40 0 40,00 17 3 16,25 109 11 106,25 458,488 1 1 1 1 15

2 0 OĞUZ ARI -M 34 6 32,50 19 1 18,75 39 1 38,75 12 8 10,00 104 16 100,00 440,175 1 2 2 2 49

3 0 MİRAY KARAASLAN   32 8 30,00 15 5 13,75 39 1 38,75 17 3 16,25 103 17 98,75 436,975 1 3 3 3 56

4 0 DİLAY SEZGİN   30 9 27,75 16 3 15,25 28 3 27,25 14 4 13,00 88 19 83,25 390,328 2 4 6 6 365

5 385 DOĞUHAN KARAOK   33 3 32,25 15 1 14,75 21 1 20,75 15 3 14,25 84 8 82,00 386,018 3 5 7 7 408

6 0 REŞAT KIRBAŞ   31 9 28,75 11 6 9,50 32 3 31,25 12 5 10,75 86 23 80,25 381,048 4 6 9 9 460

7 86 KARTAL DURMAZ   28 12 25,00 15 5 13,75 34 6 32,50 9 8 7,00 86 31 78,25 375,345 5 7 10 10 527

8 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 27 7 25,25 14 4 13,00 36 4 35,00 5 3 4,25 82 18 77,50 372,938 2 8 11 11 551

9 0 ALPEREN DEMİR 12 26 11 23,25 16 3 15,25 25 2 24,50 15 5 13,75 82 21 76,75 371,313 3 9 12 12 568

10 112 AZEL GÜMÜŞ   30 10 27,50 14 5 12,75 31 5 29,75 8 9 5,75 83 29 75,75 367,420 6 10 13 13 612

11 0 UĞUR GÜLEN 12 28 12 25,00 12 6 10,50 29 7 27,25 13 6 11,50 82 31 74,25 363,445 4 11 14 14 656

12 0 DOĞA BATDAL   35 4 34,00 17 3 16,25 23 3 22,25 75 10 72,50 356,530 7 12 15 15 750

13 114 BENGİSU YILMAZ   29 8 27,00 14 4 13,00 25 5 23,75 10 7 8,25 78 24 72,00 356,260 8 13 16 16 755

14 138 KAYRA DOĞAN 11 31 9 28,75 13 6 11,50 28 9 25,75 8 12 5,00 80 36 71,00 352,883 1 14 18 18 815

15 0 ŞEVVAL UYAN IK   29 10 26,50 13 3 12,25 23 2 22,50 9 6 7,50 74 21 68,75 346,480 9 15 19 19 902

16 2 FERHAT OKÇU 12B 28 9 25,75 15 4 14,00 17 6 15,50 13 5 11,75 73 24 67,00 341,463 1 16 20 20 982

17 0 CEMRE UYANIK 12 27 10 24,50 8 6 6,50 24 5 22,75 13 4 12,00 72 25 65,75 337,860 5 17 21 21 1042

18 0 CEREN ÖZMEN 11 32 3 31,25 24 2 23,50 11 2 10,50 67 7 65,25 335,413 2 18 23 23 1086

19 54 SELİN KAYA 12 26 13 22,75 11 6 9,50 24 7 22,25 10 6 8,50 71 32 63,00 329,643 6 19 26 26 1193

20 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12 29 8 27,00 16 3 15,25 15 1 14,75 7 6 5,50 67 18 62,50 327,460 7 20 27 27 1242

21 0 UFUKHAN SOYTAŞ   18 10 15,50 13 5 11,75 24 5 22,75 10 6 8,50 65 26 58,50 316,995 10 21 31 31 1465

22 0 ÖMER KARABULUT   25 13 21,75 16 3 15,25 16 4 15,00 9 10 6,50 66 30 58,50 316,103 11 22 32 32 1484

23 0 BATU ÖTGEN   30 10 27,50 17 3 16,25 14 6 12,50 3 3 2,25 64 22 58,50 315,185 12 23 33 33 1510

24 0 ECE DİNÇER -M 33 6 31,50 13 2 12,50 14 2 13,50 1 2 0,50 61 12 58,00 313,085 2 24 34 34 1547

25 0 ZEYNEP EROĞLU   19 15 15,25 14 1 13,75 23 4 22,00 7 4 6,00 63 24 57,00 312,398 13 25 35 35 1566

26 127 NERGİS ALIM 12 27 9 24,75 13 7 11,25 19 13 15,75 8 11 5,25 67 40 57,00 311,133 8 26 36 36 1593

27 94 EGE ÖZKUL   19 19 14,25 11 4 10,00 24 4 23,00 11 8 9,00 65 35 56,25 310,383 14 27 37 37 1605

28 145 AFRA NUR KORKMAZ   28 9 25,75 13 4 12,00 19 2 18,50 1 2 0,50 61 17 56,75 310,058 15 28 38 38 1611

29 68 M EMİR ERSOY   23 13 19,75 11 7 9,25 21 4 20,00 8 7 6,25 63 31 55,25 306,538 16 29 39 39 1686

30 0 BERK 11R 21 18 16,50 11 5 9,75 25 8 23,00 8 11 5,25 65 42 54,50 304,655 1 30 40 40 1728

31 61 İREM ZENGİN 12 30 5 28,75 9 1 8,75 16 4 15,00 2 0 2,00 57 10 54,50 302,933 9 31 41 41 1762

32 0 ZEYNEP CAN -M 25 4 24,00 5 3 4,25 22 1 21,75 6 9 3,75 58 17 53,75 301,355 3 32 43 43 1802

33 144 HAMZA KARADENİZ   26 4 25,00 11 2 10,50 16 2 15,50 2 3 1,25 55 11 52,25 296,595 17 33 45 45 1924

34 51 FAHRETTİN EFE 12 23 12 20,00 11 3 10,25 16 4 15,00 8 6 6,50 58 25 51,75 295,945 10 34 46 46 1945

35 67 ALİ ETKA ERSOY 12 25 10 22,50 10 5 8,75 17 3 16,25 5 4 4,00 57 22 51,50 294,765 11 35 47 47 1970

36 310 MUHAMMED SESİGÜZEL12 13 7 11,25 13 3 12,25 25 4 24,00 3 0 3,00 54 14 50,50 293,168 12 36 48 48 2012

37 0 ÜMRAN ÖNDER 12 23 17 18,75 14 5 12,75 16 15 12,25 9 8 7,00 62 45 50,75 293,108 13 37 49 49 2017

38 45 KAAN AYTAÇ 11 23 7 21,25 4 0 4,00 23 2 22,50 4 6 2,50 54 15 50,25 291,093 3 38 50 50 2071

39 0 ZEYNEP DÜLGER   23 14 19,50 6 2 5,50 19 1 18,75 7 3 6,25 55 20 50,00 290,715 18 39 51 51 2084

40 70 ENES ÜNLÜ 12 24 9 21,75 10 6 8,50 12 3 11,25 8 5 6,75 54 23 48,25 285,158 14 40 54 54 2272

41 0 TUNA ÖNEM   23 7 21,25 7 1 6,75 19 1 18,75 1 1 0,75 50 10 47,50 282,718 19 41 55 55 2344

42 0 AZRA ÇAKMAK   19 18 14,50 10 4 9,00 18 3 17,25 8 8 6,00 55 33 46,75 281,540 20 42 56 56 2388

43 72 DERİNSU KÖSEOĞLU   27 8 25,00 12 7 10,25 8 4 7,00 4 8 2,00 51 27 44,25 272,465 21 43 58 58 2669

44 0 EDANUR ENGİN 12 24 12 21,00 14 4 13,00 10 3 9,25 48 19 43,25 269,885 15 44 59 59 2763

45 0 EMİRHAN EREN   23 16 19,00 6 2 5,50 7 0 7,00 7 6 5,50 43 24 37,00 251,490 22 45 63 63 3446

46 0 FATMA ÖZER 11 20 13 16,75 14 3 13,25 7 2 6,50 41 18 36,50 250,053 4 46 64 64 3507

47 400 DEFNE SEÇKİN   18 15 14,25 10 2 9,50 10 6 8,50 5 5 3,75 43 28 36,00 249,018 23 47 65 65 3561

48 0 ELİF DURMUŞ   21 15 17,25 9 5 7,75 9 4 8,00 1 8 -1,00 40 32 32,00 236,358 24 48 67 67 4148
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103 71 99 99 8218

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,4 13,0 16,19 9,1 5,1 7,84 10,4 3,8 9,47 3,2 3,2 2,38 42,1 25,0 35,88 243,560

Okul Ortalaması 21,9 10,7 19,24 9,5 4,0 8,53 15,4 3,4 14,52 5,3 3,9 4,33 52,1 22,0 46,62 280,490

KATILIMLAR

49 84 ÖZG*  ÇETİN   18 17 13,75 14 3 13,25 5 7 3,25 37 27 30,25 231,568 25 49 69 69 4407

50 0 İREM CAN 11 20 15 16,25 10 7 8,25 6 3 5,25 36 25 29,75 229,733 5 50 71 71 4494

51 41 ELBİ KOPUZ   18 10 15,50 5 1 4,75 5 5 3,75 2 1 1,75 30 17 25,75 217,820 26 51 73 73 5053

52 0 EMİRHAN UYGUR   12 16 8,00 5 2 4,50 10 4 9,00 4 1 3,75 31 23 25,25 217,365 27 52 74 74 5070

53 0 ESMANUR KAYA -M 19 15 15,25 11 6 9,50 0 3 -0,75 30 24 24,00 212,498 4 53 75 75 5302

54 0 YASİN DURSUN   22 18 17,50 7 3 6,25 29 21 23,75 211,450 28 54 76 76 5361

55 0 IRMAK ŞEN   15 8 13,00 0 4 -1,00 10 2 9,50 1 2 0,50 26 16 22,00 206,770 29 55 77 77 5576

56 113 SEHER KART   20 14 16,50 6 4 5,00 1 2 0,50 27 20 22,00 206,295 30 56 78 78 5597

57 154 ESRA ACAR -M 16 19 11,25 8 8 6,00 2 5 0,75 26 32 18,00 194,898 5 57 81 81 6204

58 0 NACİYE KADİR   14 9 11,75 0 4 -1,00 7 4 6,00 2 3 1,25 23 20 18,00 194,883 31 58 82 82 6207

59 0 DAĞHAN KASÇI   14 10 11,50 4 3 3,25 3 2 2,50 1 3 0,25 22 18 17,50 193,365 32 59 83 83 6268

60 50 MEHMET EREN GÜNGÖR12A 13 15 9,25 6 6 4,50 4 3 3,25 1 10 -1,50 24 34 15,50 187,548 1 60 85 85 6491

61 0 YAREN ÇAKIR   12 10 9,50 5 7 3,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 18 19 13,25 180,820 33 61 87 87 6766

62 0 IRMAK KILIÇ 12 13 14 9,50 2 2 1,50 2 2 1,50 17 18 12,50 178,515 16 62 88 88 6866

63 0 SUDE DEMİRBAŞ   4 5 2,75 8 6 6,50 4 2 3,50 0 3 -0,75 16 16 12,00 177,853 34 63 89 89 6891

64 0 ANIL A   12 3 11,25 12 3 11,25 174,513 35 64 90 90 7018

65 0 NİLAY TEZEL   13 16 9,00 3 8 1,00 1 0 1,00 17 24 11,00 174,050 36 65 91 91 7047

66 0 MERVE OK AY 12 10 5 8,75 0 4 -1,00 10 9 7,75 164,268 17 66 93 93 7387

67 0 YİĞİT TAŞAN   6 3 5,25 2 4 1,00 8 7 6,25 160,193 37 67 94 94 7511

68 0 SELEN POTUR 12 9 14 5,50 2 9 -0,25 1 1 0,75 12 24 6,00 159,405 18 68 95 95 7529

69 168 YUSUF AKIN AKTAŞ 11 8 26 1,50 7 12 4,00 15 38 5,50 158,415 6 69 96 96 7564

70 0 DESTİNA ORAL   7 7 5,25 0 5 -1,25 1 5 -0,25 1 6 -0,50 9 23 3,25 151,113 38 70 97 97 7737

71 176 EMİR ORAL 11B 3 10 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 5 11 2,25 148,730 1 71 98 98 7784
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SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA NUR KORKMAZ 145   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,058 243,560 15 28 38 38 1611

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 61 17 56,75 47 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe abABBcDCACDCD EBAACBEDcCCEB DeDAbEdB Eee

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DeC daCED  ACDEDdECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECB  d C DDACDECACBEA Bb E         B    

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen  eC                b

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 7 1 78
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,513 243,560 35 64 90 90 7018

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 3 11,25 28 18,55 19,24 16,19

Toplam: 120 12 3 11,25 9 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe ABE DCBdDbeCEBD    A                    

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 1 13
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 0 13
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZEL GÜMÜŞ 112   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,420 243,560 6 10 13 13 612

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 83 29 75,75 63 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe cEABBdDCACDeDBEBbACBEDACCdBaDbDAbECBaEcB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DDCEA CcDAdACaEDdEeC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBdBEDCaDDACDECACBEAaBDCEdAD ACCdEB B  

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen De aeecBedAE CeE CDb

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 4 2 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 8 1 89
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÇAKMAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,540 243,560 20 42 56 56 2388

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 55 33 46,75 39 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EaABddDC aDdDea A CBcecddEBCDADACEddabee

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DDa b CEeAd    DEECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBc EeC DDAC EC   EA  D bA     C EB    

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen  e E edBbEAEa eEaCDd

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 2 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 4 0 44
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATU ÖTGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,185 243,560 12 23 33 33 1510

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 64 22 58,50 49 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEEcCBdDCACEaDeCBeAACEDBCdEeADAadCEeBDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECaDACEDEAABEecCEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BdECcC dDAcb C DBEACB Ad                

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen bbD    A        bD  

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 3 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 7 1 78
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU YILMAZ 114   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,260 243,560 8 13 16 16 755

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 78 24 72,00 60 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEEeCBdDCACEBDeCBAAeCEDB CEDAb eBbEeBD 

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDbC Dc AaECeCEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BcECDCcEDABDECCD EACB Adc CE   BCdB   C 

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  eDABC AEeBeE CcbeEe

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 4 2 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 6 1 67
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 1 1 33
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞHAN KASÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,365 243,560 32 59 83 83 6268

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 10 11,50 29 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 22 18 17,50 15 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EbAdBdcCACaeDBEBbbCBEbAd                

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DeCa           DbE       

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik E ed           C    A                   

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen  ceE  b             

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 0 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 1 38
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 0 22
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE SEÇKİN 400   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,018 243,560 23 47 65 65 3561

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 43 28 36,00 30 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe E A BceCAbDCD EBAbCdEcc d BCD eAbEbdb ee

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DD EA ed    C EDEEC      

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik bCBedE Cd bA DbCA BE                    

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DebE ad  EA b    C  

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 6 2 3 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 4 0 44
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİNSU KÖSEOĞLU 72   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,465 243,560 21 43 58 58 2669

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 51 27 44,25 37 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe A EbDCcdDCACEB eCdAAcCcDBC  DAD aBCEABDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECaDAe bEAcaEbaCEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik ebE D  E A   C   a    A       E  e     E

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen bebA aEAE     baec  

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 1 2 17
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 1 22
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 1 1 33
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DESTİNA ORAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,113 243,560 38 70 97 97 7737

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 7 5,25 13 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 5 -1,25 -6 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 9 23 3,25 3 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEE        d     b      e       aaEAeDb

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal a  b d  a  e             

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik ebEd  e a                               

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen de e   Aae e        

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 2 13
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 3 25
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 0 4 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY SEZGİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,328 243,560 2 4 6 6 365

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 88 19 83,25 69 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EEABcEcd bDCDeEBAACBEDbCaEBCDADcCEaBDEAB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DaCEA CEaAaACDEDEECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBAdEDCBeDACDECACBEA  e EA DBAC   B B B

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen D Cc eABeEcEDCBEBCDA

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 5 1 83
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 6 1 67
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA BATDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,530 243,560 7 12 15 15 750

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 13,75 14,52 9,47

Toplam: 120 75 10 72,50 60 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEEDCBEDCACEBDdCBcAd EDBCCEDADACBbEABDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDACdDEAAaECDbEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BAECDCBEDA cECCDBEACB AdA  E  Ed        

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 5 0 83
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 7 1 78
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 1 1 33
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUHAN KARAOK 385   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,018 243,560 3 5 7 7 408

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 84 8 82,00 68 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe E ABBEDCACDCD EBAACBEDACCEBCDdDAbE  DEeB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DDCEd C DA A DEDEECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECB    C  DAe EC C E  B  EA   ACCEEBBB  

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DDCECBdBeEAEa  EBCDA

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 4 0 44
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ÖZKUL 94   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,383 243,560 14 27 37 37 1605

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 65 35 56,25 47 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EbAcBdeCbCaebBEBeACBEDcaCEB c DACdbdcace

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DaCEd CcD Be D DEE C     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBdeE C  DACDECACBbABB   A   ACCcE BB  

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DbCECBAdddAEb eEcCeA

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 2 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 7 1 78
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELBİ KOPUZ 41   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,820 243,560 26 51 73 73 5053

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 30 17 25,75 21 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe AcEEDCcdDCAbEBD CdAAc baBCe DAb         

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal EC   e D       C   C     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik aedCeC E d  E                D          

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen      C A         e  

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 1 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 6 1 3 17
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,358 243,560 24 48 67 67 4148

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 40 32 32,00 27 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EEABccDdbCadbBEBdACebDbCC c c DAbECB EeB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal Dc     EDcadC EDaECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik dCBAe    D ACDEC    bc                  

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen bae     b  Ee e ab  

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 6 3 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 2 11
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN EREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,490 243,560 22 45 63 63 3446

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 43 24 37,00 31 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EbABcdaCAbDCDeEdebCeEDbCaEBeD DACECBDbed

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DaCEA CaD                

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECB  E C  DA                            

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DedaC A b cE   EB De

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN UYGUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,365 243,560 27 52 74 74 5070

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 16 8,00 20 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 31 23 25,25 21 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EbAcBd CAaaC e  AA ebcc   Be b A  CdDbed

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal       Cc       DdECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBe   C   A DdC   E  Bb    b    E      

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen  D       EAE       e

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 2 38
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 1 33
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARADENİZ 144   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,595 243,560 17 33 45 45 1924

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 55 11 52,25 44 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEbDCB   ACEBD C eAc E BCe DAD CB EABDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDe  D A  d  CEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BdE DC EDA  ECC  E     dA     EBC B     

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  eDd  bA            

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 1 22
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,770 243,560 29 55 77 77 5576

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 8 13,00 33 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 4 -1,00 -5 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 26 16 22,00 18 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EEABB  C C CD EaeA B  c e a b DA  Ceb   

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal    c c  e         b      

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik  CB eE C e AC ECA   A                   

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen    E       a    a   

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 2 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 3 13
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 6 2 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 0 33
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KARTAL DURMAZ 86   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,345 243,560 5 7 10 10 527

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 6 4 5,00 50 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 86 31 78,25 65 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe ABcEDCcEDCAaEBDdCBAAcCEcBCaEDAbeaBCEeeDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDbCaDEAcdECbCEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BAECcCBEDABeECCDBEACBDABAACEBDEBeABBacaE

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen eDDbabEAE   EcbadDEB

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 5 1 83
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 9 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M EMİR ERSOY 68   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,538 243,560 16 29 39 39 1686

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 63 31 55,25 46 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EbA BdDCACD bdE AAaBEDcaCEe bcDAbECBbEeB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DeCE cCcDbdAe EDEEeC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBcadcC DDAC ECACBEABBD EA         B   

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DebEdB BbEAEc e  C b

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 3 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 9 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KARAASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
436,975 243,560 1 3 3 3 56

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 103 17 98,75 82 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EEABBcDCACDCDeEBeACBEDbCCEBaDADACECBDbee

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DaCEAEdEDAacCDEDEEeC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBAdEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DDCaCBABCEAEDeBEaCDA

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 5 1 83
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 9 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE KADİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,883 243,560 31 58 82 82 6207

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 4 -1,00 -5 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 23 20 18,00 15 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe A Eb CB adAbEaDBCBAbc E     DAb  e      

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal c     ce           b     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik Be C  aE A eE     A   A     a           

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen    A  E    ea    b  

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 2 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 6 2 2 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 0 22
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAY TEZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,050 243,560 36 65 91 91 7047

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 13,75 14,52 9,47

Toplam: 120 17 24 11,00 9 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe AcbbDCBd dAbEBb CBbcc EDca   A  b bE  bb

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal   ee ddDbA  c    aDb     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik B                                       

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 3 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 6 1 0 17
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,103 243,560 11 22 32 32 1484

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 66 30 58,50 49 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEE CacbCACcBDBCBAAAdEDBae DAcbbdCEeeDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECaDdCEDEAc ECDCEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BcEC C E  d ECC B ACd d     BD    BB   E

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen CeDdBeaAdbBeEe BbbEB

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 2 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 4 2 44
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZG*  ÇETİN 84   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,568 243,560 25 49 69 69 4407

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 13,75 14,52 9,47

Toplam: 120 37 27 30,25 25 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EbABBd CACbabeEBAACBbDbbe B b eAbEad beB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DeCEc CcDA  CDEDEECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik Ebeb     DbAC b      aB  c              

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 0 3 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 1 11
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
REŞAT KIRBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,048 243,560 4 6 9 9 460

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 86 23 80,25 67 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEEcCBEaCACEBDeCBeAcCEDBCCEDADeCdCEedDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDD e DEdcaEeDCaED      

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BcECDC EDA DECCDBEACB ABA CEaDEBCABe BCE

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen aeDABCE EbB E CBbDEe

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 3 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 8 0 89
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KART 113   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,295 243,560 30 56 78 78 5597

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 13,75 14,52 9,47

Toplam: 120 27 20 22,00 18 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EbABcE CACa DBEBeACe ccad BCD DAaECec ed

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DeaEc eED      DE        

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik    b E d                                

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 6 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL UYAN IK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,480 243,560 9 15 19 19 902

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 74 21 68,75 57 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EEAaBbcCAaDCDeEBAACBEDcC EBaDeDACECeDEeB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal D CEbE ED  eCeEDEECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECB  E C DDACDECACBEAdB   A c  C   BBB  

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen ee E BbB EAE eea CDA

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 7 1 78
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DEMİRBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,853 243,560 34 63 89 89 6891

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 5 2,75 7 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 16 16 12,00 10 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEb eBd            c b                 

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECeDdCbec      CdEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik B  C   E     a         c   E            

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen ae     b            

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 6 2 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ÖNEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,718 243,560 19 41 55 55 2344

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 50 10 47,50 40 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EEABBdeCACDCD EBAACaE bCC eCD DA    ab  

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DDCEe   DA        C      

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECe  E C DDA DE ACBEABB    A     E  B   

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen bD                  

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 1 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 2 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 1 1 17
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 7 0 78
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UFUKHAN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,995 243,560 10 21 31 31 1465

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 65 26 58,50 49 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEbcCBd  ACEB  CBeAcC c eC DAc  BaEe   

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECaDbC DEAAdEa CEEDa     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BbECDC dDA  ECC BEACB Ade  E DEBC BB e E

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  ebABdEAEaBeE C AbE 

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 1 38
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 3 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 7 1 78
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,820 243,560 33 61 87 87 6766

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 10 9,50 24 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 18 19 13,25 11 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe Aa b Cdd  ACEB   eAbc    C   AD Ca  e Db

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal  acDAe D     eb dEDd     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik a      d                                

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  D                  

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 0 38
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 6 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,450 243,560 28 54 76 76 5361

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,39 8,53 7,84

Toplam: 120 29 21 23,75 20 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EbAaabaCACDCDcEBAACBcbddaaBCDeDAbEeBaEee

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DDdEAcCaDA               

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TAŞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,193 243,560 37 67 94 94 7511

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 3 5,25 13 18,55 19,24 16,19

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 13,75 14,52 9,47

Toplam: 120 8 7 6,25 5 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EEABddDC a                              

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Matematik Eae  E b       e                        

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 0 13
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DÜLGER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,715 243,560 18 39 51 51 2084

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 55 20 50,00 42 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EEAacc CACDCD EBeACeEDced BCcbDAbECBDbce

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal   C        ACa DcE C     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBA EcCBDDA DECACBEA    E              

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DD  C bBb AE     Ce 

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 4 1 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 6 0 67
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP EROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,398 243,560 13 25 35 35 1566

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 38 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 18,55 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,80 1,81 1,50

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,20 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,01 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 8,39 8,53 7,84

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 11,62 12,22 8,25

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,13 2,31 1,22

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 13,75 14,52 9,47

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,36 1,56 0,80

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,59 1,79 1,10

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,10 0,99 0,49

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 4,04 4,33 2,38

Toplam: 120 63 24 57,00 48 44,72 46,63 35,88

TYT Türkçe EbAaccbbACaCDBEBebdBEec   BCb DAbE  DEeB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DDCEb C D   CDEDEECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBbBE C  DACeECACBEABB   cA BAe    BB  

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen bD   ecB EAE  B   De

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 4 25
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 3 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 8 0 89
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE DİNÇER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,085 243,560 2 24 34 34 1547

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 5 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 22,90 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,40 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,75 1,81 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,50 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,20 8,53 7,84

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 12,20 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,60 2,31 1,22

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 14,80 14,52 9,47

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,05 1,56 0,80

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,35 1,79 1,10

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,45 0,99 0,49

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,85 4,33 2,38

Toplam: 120 61 12 58,00 48 50,75 46,63 35,88

TYT Türkçe EEABBEDCACDCD EBAACBEDdCaaBeDADACECBDEee

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DDCEb    A ACaEDEECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBe E C  DA DECcCBE  B                 

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen    c      c       D 

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 5 1 56
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KAYA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,498 243,560 4 53 75 75 5302

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 5 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 22,90 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,40 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,75 1,81 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,50 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,20 8,53 7,84

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 12,20 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,60 2,31 1,22

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 14,80 14,52 9,47

Toplam: 120 30 24 24,00 20 50,75 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEE CBEDdAbEB  CeAAcaEbBdd DA  bdbbeeDb

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal EC DAebDEb aEeaCEED      

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik                 db  d                   

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 6 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 3 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ACAR 154 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,898 243,560 5 57 81 81 6204

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 5 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 22,90 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,40 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,81 1,50

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,50 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,55 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,20 8,53 7,84

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 12,20 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,60 2,31 1,22

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 14,80 14,52 9,47

Toplam: 120 26 32 18,00 15 50,75 46,63 35,88

TYT Türkçe ABaaDCBdDCAbcdDdCaAcc bbBCa DAe edbc  Dd

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal dCDeAb DcA a  DaEdDb     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik cdcd   E A   b                          

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 6 0 3 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ARI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
440,175 243,560 1 2 2 2 49

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 5 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 22,90 19,24 16,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,40 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,75 1,81 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,50 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,20 8,53 7,84

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 12,20 12,22 8,25

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,60 2,31 1,22

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 14,80 14,52 9,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,05 1,56 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,35 1,79 1,10

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,45 0,99 0,49

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 2,85 4,33 2,38

Toplam: 120 104 16 100,00 83 50,75 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEEDCBEDCACEBDeCBAAbCdDBCCEDADcCBCEAeDc

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDACEDEAABECaCEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BAECDCBEDABDECCDBEACBDAdAACEBDEBCABBCBCE

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen CDDdeCEAEeBaEDCabDae

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 6 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 8 1 89
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP CAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,355 243,560 3 32 43 43 1802

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 5 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 4 24,00 60 22,90 19,24 16,19

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,40 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,75 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,50 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 10,20 8,53 7,84

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 12,20 12,22 8,25

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,60 2,31 1,22

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 14,80 14,52 9,47

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,05 1,56 0,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,35 1,79 1,10

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,45 0,99 0,49

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 2,85 4,33 2,38

Toplam: 120 58 17 53,75 45 50,75 46,63 35,88

TYT Türkçe bEABBdeCACDCDBEBAACBEDeC EB     CEC     

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal eDC            eEECd     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECcA E C  DAC ECACBEABB  EA    C    BB  

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen Dea eeABb AdD eE be 

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 8 0 89
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZMEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,413 243,560 2 18 23 23 1086

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 6 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 19,29 19,24 16,19

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 12,04 12,22 8,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,88 2,31 1,22

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 13,92 14,52 9,47

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,88 1,56 0,80

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,62 1,79 1,10

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 0,50 0,99 0,49

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 3,00 4,33 2,38

Toplam: 120 67 7 65,25 54 43,04 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEEDC EDC CEBDBCBAA  EDBeCEDAD CBCEAeDc

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Matematik B ECcC EDA DaC DBEACBDABAA EBDE         

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  eD e EAE B EDC AD B

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 0 75
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 9 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ÖZER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,053 243,560 4 46 64 64 3507

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 6 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 19,29 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,17 1,81 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,25 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,04 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 6,83 8,53 7,84

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 12,04 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 2,31 1,22

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 13,92 14,52 9,47

Toplam: 120 41 18 36,50 30 43,04 46,63 35,88

TYT Türkçe AaEb CBa CACEBD CeeAc EDBCdaDAe dBC eea 

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDD C DEAAaECbCdED      

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BdEC   d A   C  B     A                 

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 0 33
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM CAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,733 243,560 5 50 71 71 4494

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 6 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 19,29 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,17 1,81 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,04 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,83 8,53 7,84

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 12,04 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 2,31 1,22

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 13,92 14,52 9,47

Toplam: 120 36 25 29,75 25 43,04 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEbeCdd  AbEBbaCBAAcbdDBd EeADdCB EeeD 

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECeDde D bdaECaCEED      

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik e E     DA  E   BEee                    

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 2 2 22
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AYTAÇ 45 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,093 243,560 3 38 50 50 2071

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 6 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 19,29 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,17 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,25 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,04 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 6,83 8,53 7,84

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 12,04 12,22 8,25

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,88 2,31 1,22

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 13,92 14,52 9,47

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,88 1,56 0,80

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,62 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,50 0,99 0,49

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,00 4,33 2,38

Toplam: 120 54 15 50,25 42 43,04 46,63 35,88

TYT Türkçe EEAcBEDCACDCb aBAAC E cCa cCD DA    D eB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DDCE                     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECeb EDCB DACDECACBEA B  E    AC  E B   

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen Db E    bEA  dc   ee

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 2 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 3 2 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 7 0 78
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA DOĞAN 138 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,883 243,560 1 14 18 18 815

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 6 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 19,29 19,24 16,19

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,17 1,81 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,25 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,04 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,83 8,53 7,84

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 12,04 12,22 8,25

Geometri 10 7 3 6,25 63 1,88 2,31 1,22

TYT Matematik 40 28 9 25,75 64 13,92 14,52 9,47

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,88 1,56 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,62 1,79 1,10

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,50 0,99 0,49

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 3,00 4,33 2,38

Toplam: 120 80 36 71,00 59 43,04 46,63 35,88

TYT Türkçe EEABBEDCACaCDeEcAACBEDbCdEBCDeDACEaBDEee

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DeCcdECaDAaAeDEDEE C     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBdeEDCBeDACDECACBEAaB bEAc  cCCEEBBBac

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DDCdeadBeEAEbeecBacb

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 4 2 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 7 1 78
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 2 1 67
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AKIN AKTAŞ 168 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,415 243,560 6 69 96 96 7564

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 6 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 26 1,50 4 19,29 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,38 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,17 1,81 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,04 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 6,83 8,53 7,84

Toplam: 120 15 38 5,50 5 43,04 46,63 35,88

TYT Türkçe abedBacadCDe aEcc be cAd bcaD cAdE aebca

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DbCcAdeabcaeCbEDa Cb     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 5 25
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 5 25
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ORAL 176 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,730 243,560 1 71 98 98 7784

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 1 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 10 0,50 1 0,50 19,24 16,19

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 -0,25 8,53 7,84

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,00 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,31 1,22

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,00 14,52 9,47

Toplam: 120 5 11 2,25 2 2,25 46,63 35,88

TYT Türkçe AcdbebBdaCed   d                        

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal                    b     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik   E    E                                

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERK 0 11R

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,655 243,560 1 30 40 40 1728

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 1 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 16,50 19,24 16,19

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,00 1,81 1,50

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,00 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,75 8,53 7,84

Matematik-1 30 19 8 17,00 57 17,00 12,22 8,25

Geometri 10 6 0 6,00 60 6,00 2,31 1,22

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58 23,00 14,52 9,47

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,00 1,56 0,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,25 1,79 1,10

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,00 0,99 0,49

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 5,25 4,33 2,38

Toplam: 120 65 42 54,50 45 54,50 46,63 35,88

TYT Türkçe ABcbDCBaaCACEB BCebAbdEDBCdaDeecCBbbedDd

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal EbDedC DEA   CDCEEea     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BdECcC dDAcDECCeBEACdcAcAA E DEBC BB  C 

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen CbbdBeEAEad EeCaAbcd

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 3 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 6 3 67
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ETKA ERSOY 67 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,765 243,560 11 35 47 47 1970

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 17,08 14,52 9,47

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,25 1,56 0,80

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,42 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,24 0,99 0,49

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 5,90 4,33 2,38

Toplam: 120 57 22 51,50 43 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEE CB  C C BDeCBdAcaEeBCCEDADbdBbEAeDb

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDD e aEbA Ee CaED      

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BbEC C EDABabC DBEAC  A A  E            

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen beD    AE B E b e   

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 3 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 6 0 67
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN DEMİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,313 243,560 3 9 12 12 568

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 17,08 14,52 9,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,25 1,56 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,42 1,79 1,10

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,24 0,99 0,49

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,90 4,33 2,38

Toplam: 120 82 21 76,75 64 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEEDCBccCACEcD CeAAcCEDBCd cAD eBbEeBDd

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDAC DcAcBEeDCEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BdECDC EDABeECCDBEACB ABAA E  E  A      

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen CDDABeaAEaBbEDCBdDEB

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 4 1 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 8 0 89
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE UYANIK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,860 243,560 5 17 21 21 1042

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 17,08 14,52 9,47

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,25 1,56 0,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,42 1,79 1,10

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,24 0,99 0,49

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 5,90 4,33 2,38

Toplam: 120 72 25 65,75 55 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe EEABBEDCACDeDeEBeACBEDb adBaD DAbECdD eB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DD  c CdD dce ED EaC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBc E C eDA eECACBEABB  EA  aACCE  BBb 

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DDCEeBABeEAE  eE eDA

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 8 0 89
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ENGİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,885 243,560 15 44 59 59 2763

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 17,08 14,52 9,47

Toplam: 120 48 19 43,25 36 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEbDCBEaCACEB  CeAAcdcbBaddDAD dBCEeBD 

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDAC DEbA EebCaEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik Be C  BE A eEC DBE    b                 

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 6 3 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 1 33
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 59 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,938 243,560 2 8 11 11 551

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 17,08 14,52 9,47

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,25 1,56 0,80

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,42 1,79 1,10

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,24 0,99 0,49

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 5,90 4,33 2,38

Toplam: 120 82 18 77,50 65 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe EEABBc C CDC dEBAACBEDcCaEB DADACEdB  ee

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DeCEAaCEDAd CaEDEE C     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik EaBABEDCBDDACDECACBEABBDCdAdDaACCEEBBBCB

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen D      a  AE   a CbA

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 5 1 83
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 9 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÜNLÜ 70 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,158 243,560 14 40 54 54 2272

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 17,08 14,52 9,47

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,25 1,56 0,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,42 1,79 1,10

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,24 0,99 0,49

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 5,90 4,33 2,38

Toplam: 120 54 23 48,25 40 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe EEABBaDCAb CDeEBAACeE cCCEBCb eAbECd    

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal D CEd baDA Ae EDEEdd     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBd EcC   AC ECAC       Ec             

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DD  eBABb AE  c c Db

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 2 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 0 33
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜNDÜZ 60 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,460 243,560 7 20 27 27 1242

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 17,08 14,52 9,47

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,25 1,56 0,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,42 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,24 0,99 0,49

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 5,90 4,33 2,38

Toplam: 120 67 18 62,50 52 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEEDCBbDCAbEBD CBAAdCEaBCa DAD CBCEdeDb

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECbDACaDEAAaECDCEED      

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BAdC    DAB ECCD      AB    BD    B     

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  eDAB EAE  eE  edeb 

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 6 4 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 3 0 33
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRETTİN EFE 51 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,945 243,560 10 34 46 46 1945

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 17,08 14,52 9,47

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,25 1,56 0,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,42 1,79 1,10

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,24 0,99 0,49

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 5,90 4,33 2,38

Toplam: 120 58 25 51,75 43 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe EbAaBdDCAbDCb EBebCdEDAC  BCb DAbaCBDE e

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DDCEb CEDd     DEECd     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBcdE C  DAe ECACBEAdB   A             

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DeCEb dB EAEa   a Db

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 2 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 7 1 78
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ZENGİN 61 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,933 243,560 9 31 41 41 1762

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 17,08 14,52 9,47

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,25 1,56 0,80

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,42 1,79 1,10

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,24 0,99 0,49

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 5,90 4,33 2,38

Toplam: 120 57 10 54,50 45 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe Ad b CBdDCAeEBD CBAAACE BCCEDAD CBCEeBDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal E DD CEbE A E      C     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BAECDC E  BeEC  BE    Adc  d  E   B    E

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen   D           C     

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 5 0 83
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 4 1 44
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KILIÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,515 243,560 16 62 88 88 6866

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 17,08 14,52 9,47

Toplam: 120 17 18 12,50 10 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe cEAacdDCACbCb E b Cd bb   eb   A  CaDE d

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal be  A   D                

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik  b        D e  C                        

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 3 38
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 6 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 1 0 11
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN ÖNVERMEZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
458,488 243,560 1 1 1 1 15

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 17,08 14,52 9,47

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,25 1,56 0,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,42 1,79 1,10

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,24 0,99 0,49

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,90 4,33 2,38

Toplam: 120 109 11 106,25 89 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEEDCBdDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECaDcCaDEAeeECbCaEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen CeDABCEAEeBCEDCaADEB

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 6 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 9 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE OK AY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,268 243,560 17 66 93 93 7387

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 5 8,75 22 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 4 -1,00 -5 9,28 8,53 7,84

Toplam: 120 10 9 7,75 6 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe cbAdB  CAC  D EdeA  E A                 

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal      d       b    ba     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 0 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 1 25
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SESİGÜZEL 310 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,168 243,560 12 36 48 48 2012

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 7 11,25 28 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 17,08 14,52 9,47

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,25 1,56 0,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,42 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,24 0,99 0,49

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 5,90 4,33 2,38

Toplam: 120 54 14 50,50 42 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe          a  eB  A CB  c dEB   DAbEaBDEeB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DDCEd C   ddCDEDEECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBd EDCBcDACb CACBEAdB   A   A CEEBBB  

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DD         E        

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 4 25
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 4 1 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 7 1 78
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİS ALIM 127 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,133 243,560 8 26 36 36 1593

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 4 5 2,75 28 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 19 13 15,75 39 17,08 14,52 9,47

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,25 1,56 0,80

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,42 1,79 1,10

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,24 0,99 0,49

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 5,90 4,33 2,38

Toplam: 120 67 40 57,00 48 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe EEABBdDCAeDCDBEBAbCBEDAdCdeCDA  CadBDa  

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DbCcAbCEbcBACDEDdEaC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik EeBdcd bBaDA  bCAC EAB  a AADBceeaEBBBe 

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DbbEdaeabdAEaCB BaeA

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 2 3 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 6 0 67
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 2 1 67
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN POTUR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,405 243,560 18 68 95 95 7529

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 9 -0,25 -1 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 17,08 14,52 9,47

Toplam: 120 12 24 6,00 5 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe bbAcB  C baCD bB*  BED d   e    bdb bb  

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal eeb  ddbD     cD ab      

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik b B                                     

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 2 13
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 4 13
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 6 1 0 17
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KAYA 54 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,643 243,560 6 19 26 26 1193

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 17,08 14,52 9,47

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,25 1,56 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,42 1,79 1,10

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,24 0,99 0,49

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 5,90 4,33 2,38

Toplam: 120 71 32 63,00 53 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe ABEEDCcEDeACEBDeCBAAcdEDBaddDAc CBeEeeDa

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDcCbcE c EeDCcED      

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BdECDC EDA eECe BEACB ABA  Eaa c ABBb CE

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen CeDbB  AEeB EeCa DEe

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 3 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 8 0 89
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 1 1 33
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR GÜLEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,445 243,560 4 11 14 14 656

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 17,08 14,52 9,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,25 1,56 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,42 1,79 1,10

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,24 0,99 0,49

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,90 4,33 2,38

Toplam: 120 82 31 74,25 62 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe AdEEDCBcDCACEBDdCdAAdCEeBCeEcAceCBCEedDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECbDdd DEAccECaCEED      

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik aAECDCedDABDECCDBEACB ABAdbEBD  CABB Bec

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen CeDAc EAEeBeEDCBAbEe

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 4 2 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 8 0 89
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMRAN ÖNDER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,108 243,560 13 37 49 49 2017

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 18 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 21,06 19,24 16,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,93 1,81 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,65 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,28 8,53 7,84

Matematik-1 30 15 11 12,25 41 14,28 12,22 8,25

Geometri 10 1 4 0,00 0 2,81 2,31 1,22

TYT Matematik 40 16 15 12,25 31 17,08 14,52 9,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,25 1,56 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,42 1,79 1,10

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,24 0,99 0,49

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 5,90 4,33 2,38

Toplam: 120 62 45 50,75 42 53,32 46,63 35,88

TYT Türkçe AeEEaCBcaCACEBDeCeAAAaEaBCddDADbdBbEedac

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECaDbe DcAdBECDCEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BccC CBEDAaadee BcAC DAdAb EBab  dBe e  

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen CeDAa EAEeB Ec abDae

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 6 3 2 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 5 3 56
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 2 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EREN GÜNGÖR 50 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,548 243,560 1 60 85 85 6491

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 1 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 9,25 19,24 16,19

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,81 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 4,50 8,53 7,84

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,25 12,22 8,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 2,31 1,22

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 3,25 14,52 9,47

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 1,56 0,80

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,79 1,10

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -1,25 0,99 0,49

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 -1,50 4,33 2,38

Toplam: 120 24 34 15,50 13 15,50 46,63 35,88

TYT Türkçe AdEbaCedaCAbEcD  eAAc d B e DAcb d     E

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal dCcDbe D A     dbED      

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik Bd       A    aD   b                   E

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen Cbede  b      bcbed 

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 2 38
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 1 38
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 6 1 1 17
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT OKÇU 2 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,463 243,560 1 16 20 20 982

Puanı Hesaplanan: 71 98 98 7937

Katılımlar: 1 71 99 99 8218

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,75 19,24 16,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,51 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,81 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,34 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 2,88 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,00 8,53 7,84

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 14,50 12,22 8,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 2,31 1,22

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 15,50 14,52 9,47

Fizik 7 6 0 6,00 86 6,00 1,56 0,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,75 1,79 1,10

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,00 0,99 0,49

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,75 4,33 2,38

Toplam: 120 73 24 67,00 56 67,00 46,63 35,88

TYT Türkçe EEABBEDCAbDCDBEBAACBEeb ddB c DAdECBDEee

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DaCEAbCEDAdACDbDEE C     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECed EeC DDAeDECACBEAaB   c      E      

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DDCECB BeEAED eceCDb

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 6 1 3 17
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 9 7 1 78
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
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