
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI 49 49 49 2048

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,6 7,2 6,81 6,2 4,0 5,20 10,8 3,0 10,08 5,8 5,4 4,43 31,4 19,6 26,52 193,710 216,960 202,460

Okul Ortalaması 8,9 6,0 7,42 4,3 2,2 3,71 13,3 2,7 12,59 6,5 4,9 5,21 32,9 15,9 28,93 212,590 248,850 233,360

KATILIMLAR

1 57 BATU ÖTGEN 12 32 7 30,25 33 7 31,25 1 0 1,00 66 14 62,50 361,882 1 1 7 195,811 10 34 1018 267,955 4 12 195

2 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12D 28 10 25,50 18 4 17,00 1 0 1,00 47 14 43,50 302,552 1 2 49 195,811 1 34 1018 253,040 1 16 325

3 0 DİLAY SEZGİN -M 23 8 21,00 32 2 31,50 7 1 6,75 62 11 59,25 290,210 1 3 76 357,188 2 5 101 378,050 1 1 4

4 0 ERDOĞAN CAN MADAK 12 23 6 21,50 15 8 13,00 1 1 0,75 39 15 35,25 288,838 2 4 82 205,148 9 30 882 249,968 5 17 355

5 0 DOĞA BATDAL   31 5 29,75 12 2 11,50 43 7 41,25 281,763 1 5 108 243,495 12 20 562 313,790 2 5 65

6 0 AFRA NUR KORKMAZ   19 4 18,00 11 2 10,50 8 3 7,25 38 9 35,75 272,528 2 6 142 225,683 15 27 688 258,985 9 15 269

7 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 24 13 20,75 35 2 34,50 59 15 55,25 270,293 3 7 155 325,450 2 8 189 365,798 1 2 11

8 86 KARTAL DURMAZ   23 15 19,25 25 12 22,00 48 27 41,25 263,980 3 8 191 288,088 7 14 353 324,513 1 3 40

9 97 İREM O -M 19 20 14,00 24 15 20,25 2 2 1,50 45 37 35,75 256,933 2 9 236 173,713 4 47 1514 195,280 3 35 1073

10 0 ŞEYMA DENİZ 12 14 2 13,50 15 6 13,50 29 8 27,00 256,127 4 10 238 192,991 11 40 1058 212,365 8 28 803

11 0 KAĞAN ÖNVERMEZ 12 12 8 10,00 16 5 14,75 37 1 36,75 28 10 25,50 93 24 87,00 249,402 5 11 282 369,611 1 4 61 303,805 2 7 80

12 113 SEHER KART   14 17 9,75 14 5 12,75 28 22 22,50 243,484 4 12 325 192,991 25 40 1058 200,400 19 33 981

13 0 SALİH ÖL EZ   25 15 21,25 13 2 12,50 38 17 33,75 238,437 5 13 350 228,241 14 25 668 271,703 6 11 175

14 54 SELİN KAYA 12 8 2 7,50 4 1 3,75 24 6 22,50 14 11 11,25 50 20 45,00 234,418 6 14 377 317,950 3 9 219 283,640 3 10 133

15 0 YAREN ÇAKIR   13 9 10,75 10 8 8,00 1 1 0,75 24 18 19,50 230,979 6 15 414 195,106 22 37 1028 205,723 18 31 896

16 0 ÖZGÜL ÇETİN   17 16 13,00 7 4 6,00 1 0 1,00 25 20 20,00 230,739 7 16 416 195,811 21 34 1018 213,043 15 26 787

17 0 SEFA   17 12 14,00 13 7 11,25 7 18 2,50 37 37 27,75 216,429 8 18 577 230,336 13 24 654 245,440 10 18 405

18 0 MİRAY KARAASLAN   9 5 7,75 4 0 4,00 40 0 40,00 35 5 33,75 88 10 85,50 209,514 9 19 668 403,531 1 1 16 305,565 3 6 77

19 88 SUDE ÇİLİNGİR   17 17 12,75 14 6 12,50 31 23 25,25 207,078 13 23 708 222,225 16 28 713 239,238 11 20 468

20 0 SUDE DEMİRBAŞ -M 6 10 3,50 7 5 5,75 13 15 9,25 201,444 4 24 793 192,991 3 40 1058 180,618 4 41 1300

21 137 CEMRE UYANIK   1 1 0,75 15 3 14,25 10 12 7,00 26 16 22,00 201,393 14 25 794 282,605 8 15 376 235,855 13 23 517

22 51 FAHRETTİN EFE 12B 1 1 0,75 6 0 6,00 10 3 9,25 7 10 4,50 24 14 20,50 196,943 1 26 854 236,260 2 22 617 201,123 2 32 970

23 0 YAĞMUR * ACIK   6 13 2,75 5 5 3,75 1 3 0,25 12 21 6,75 193,207 15 27 911 193,696 24 39 1051 178,870 24 42 1335

24 0 SELEN POTUR 12 10 12 7,00 6 9 3,75 16 21 10,75 192,978 7 28 915 180,095 15 46 1346 178,680 12 43 1339

25 0 IRMAK KILIÇ 12 5 8 3,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 8 12 5,00 189,434 8 29 955 192,286 13 44 1080 178,538 13 44 1348

26 0 HANDE ŞENGÜL 12 5 11 2,25 2 3 1,25 4 17 -0,25 11 31 3,25 184,169 9 32 1052 192,286 13 44 1080 176,203 14 46 1392

27 0 MERVE OKTAY 12 2 4 1,00 2 4 1,00 176,512 10 33 1154 192,991 11 40 1058 172,835 15 47 1441

28 0 TUNA ÖNEM   17 15 13,25 7 1 6,75 24 16 20,00 176,140 17 34 1163 172,413 26 48 1539 191,223 20 36 1136

29 0 YİĞİT   1 3 0,25 4 0 4,00 5 3 4,25 174,369 18 35 1194 204,271 18 31 894 181,730 21 38 1282

30 0 ANIL ALPAS   0 2 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 171,967 23 44 1240 201,451 19 32 948 176,465 25 45 1386
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI 49 49 49 2048

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,6 7,2 6,81 6,2 4,0 5,20 10,8 3,0 10,08 5,8 5,4 4,43 31,4 19,6 26,52 193,710 216,960 202,460

Okul Ortalaması 8,9 6,0 7,42 4,3 2,2 3,71 13,3 2,7 12,59 6,5 4,9 5,21 32,9 15,9 28,93 212,590 248,850 233,360

KATILIMLAR

31 98 FURKAN ŞAHİNOĞLU 12 0 2 -0,50 0 1 -0,25 10 8 8,00 6 7 4,25 16 18 11,50 171,167 15 45 1254 227,206 8 26 674 190,333 11 37 1148

32 154 ESRA ACAR   16 22 10,50 8 16 4,00 1 1 0,75 25 39 15,25 166,583 26 48 1334 139,698 27 49 1983 150,218 27 49 1802
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI 49 49 49 2048

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,6 7,2 6,81 6,2 4,0 5,20 10,8 3,0 10,08 5,8 5,4 4,43 31,4 19,6 26,52 193,710 216,960 202,460

Okul Ortalaması 8,9 6,0 7,42 4,3 2,2 3,71 13,3 2,7 12,59 6,5 4,9 5,21 32,9 15,9 28,93 212,590 248,850 233,360

KATILIMLAR

1 0 MİRAY KARAASLAN   9 5 7,75 4 0 4,00 40 0 40,00 35 5 33,75 88 10 85,50 209,514 9 19 668 403,531 1 1 16 305,565 3 6 77

2 0 OĞUZ ARI -M 35 2 34,50 22 16 18,00 57 18 52,50 225,398 3 17 482 397,513 1 2 23 319,298 2 4 57

3 114   32 1 31,75 21 8 19,00 53 9 50,75 208,373 12 22 690 374,208 2 3 46 294,038 4 8 101

4 0 KAĞAN ÖNVERMEZ 12 12 8 10,00 16 5 14,75 37 1 36,75 28 10 25,50 93 24 87,00 249,402 5 11 282 369,611 1 4 61 303,805 2 7 80

5 0 DİLAY SEZGİN -M 23 8 21,00 32 2 31,50 7 1 6,75 62 11 59,25 290,210 1 3 76 357,188 2 5 101 378,050 1 1 4

6 112 AZEL GÜMÜŞ   29 2 28,50 19 15 15,25 48 17 43,75 208,455 11 21 689 352,665 3 6 111 285,095 5 9 126

7 0 REŞAT KI *AŞ   34 1 33,75 21 12 18,00 55 13 51,75 173,482 19 36 1205 338,771 4 7 159 263,520 7 13 213

8 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 24 13 20,75 35 2 34,50 59 15 55,25 270,293 3 7 155 325,450 2 8 189 365,798 1 2 11

9 54 SELİN KAYA 12 8 2 7,50 4 1 3,75 24 6 22,50 14 11 11,25 50 20 45,00 234,418 6 14 377 317,950 3 9 219 283,640 3 10 133

10 0 EGE ÖZKUL   21 3 20,25 13 9 10,75 34 12 31,00 208,888 10 20 680 317,580 5 10 222 262,593 8 14 236

11 0 ALPEREN DEMİR 12 27 5 25,75 17 14 13,50 44 19 39,25 173,482 11 36 1205 305,286 4 11 276 241,280 6 19 455

12 63 ARDA BURAK KOÇ   20 5 18,75 17 11 14,25 37 16 33,00 189,253 16 31 959 304,305 6 12 280 238,128 12 22 490

13 0 KAĞAN ÖZCAN 12 26 5 24,75 14 12 11,00 40 17 35,75 173,482 11 36 1205 294,221 5 13 322 238,500 7 21 485

14 86 KARTAL DURMAZ   23 15 19,25 25 12 22,00 48 27 41,25 263,980 3 8 191 288,088 7 14 353 324,513 1 3 40

15 137 CEMRE UYANIK   1 1 0,75 15 3 14,25 10 12 7,00 26 16 22,00 201,393 14 25 794 282,605 8 15 376 235,855 13 23 517

16 2 FERHAT OKÇU 12B 14 0 14,00 13 18 8,50 27 18 22,50 189,275 2 30 957 274,450 1 16 409 224,935 1 25 636

17 68 M EMİR ERSOY   22 3 21,25 10 10 7,50 32 13 28,75 173,482 19 36 1205 274,021 9 17 412 228,770 14 24 580

18 0 BUĞRA ÖZKAN   17 6 15,50 11 8 9,00 28 14 24,50 173,482 19 36 1205 261,706 10 18 465 212,785 16 27 796

19 0 ZEYNEP DÜLGER   16 2 15,50 5 4 4,00 21 6 19,50 170,210 24 46 1272 245,215 11 19 556 209,410 17 29 845

20 0 DOĞA BATDAL   31 5 29,75 12 2 11,50 43 7 41,25 281,763 1 5 108 243,495 12 20 562 313,790 2 5 65

21 70 ENES ÜNLÜ 12 14 0 14,00 3 2 2,50 17 2 16,50 173,482 11 36 1205 239,941 6 21 590 208,615 9 30 855

22 51 FAHRETTİN EFE 12B 1 1 0,75 6 0 6,00 10 3 9,25 7 10 4,50 24 14 20,50 196,943 1 26 854 236,260 2 22 617 201,123 2 32 970

23 1907 ALİ ETKA ERSOY 12 10 3 9,25 6 3 5,25 16 6 14,50 173,482 11 36 1205 234,261 7 23 628 195,410 10 34 1072

24 0 SEFA   17 12 14,00 13 7 11,25 7 18 2,50 37 37 27,75 216,429 8 18 577 230,336 13 24 654 245,440 10 18 405

25 0 SALİH ÖL EZ   25 15 21,25 13 2 12,50 38 17 33,75 238,437 5 13 350 228,241 14 25 668 271,703 6 11 175

26 98 FURKAN ŞAHİNOĞLU 12 0 2 -0,50 0 1 -0,25 10 8 8,00 6 7 4,25 16 18 11,50 171,167 15 45 1254 227,206 8 26 674 190,333 11 37 1148

27 0 AFRA NUR KORKMAZ   19 4 18,00 11 2 10,50 8 3 7,25 38 9 35,75 272,528 2 6 142 225,683 15 27 688 258,985 9 15 269

28 88 SUDE ÇİLİNGİR   17 17 12,75 14 6 12,50 31 23 25,25 207,078 13 23 708 222,225 16 28 713 239,238 11 20 468

29 72 DERİNSU KÖSEOĞLU   5 4 4,00 6 6 4,50 11 10 8,50 173,482 19 36 1205 217,631 17 29 755 180,815 23 40 1296

30 0 ERDOĞAN CAN MADAK 12 23 6 21,50 15 8 13,00 1 1 0,75 39 15 35,25 288,838 2 4 82 205,148 9 30 882 249,968 5 17 355
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI 49 49 49 2048

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,6 7,2 6,81 6,2 4,0 5,20 10,8 3,0 10,08 5,8 5,4 4,43 31,4 19,6 26,52 193,710 216,960 202,460

Okul Ortalaması 8,9 6,0 7,42 4,3 2,2 3,71 13,3 2,7 12,59 6,5 4,9 5,21 32,9 15,9 28,93 212,590 248,850 233,360

KATILIMLAR

31 0 YİĞİT   1 3 0,25 4 0 4,00 5 3 4,25 174,369 18 35 1194 204,271 18 31 894 181,730 21 38 1282

32 0 ANIL ALPAS   0 2 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 171,967 23 44 1240 201,451 19 32 948 176,465 25 45 1386

33 144 HAMZA KARADENİZ   7 5 5,75 0 8 -2,00 7 13 3,75 169,253 25 47 1280 199,343 20 33 976 181,318 22 39 1288

34 57 BATU ÖTGEN 12 32 7 30,25 33 7 31,25 1 0 1,00 66 14 62,50 361,882 1 1 7 195,811 10 34 1018 267,955 4 12 195

35 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12D 28 10 25,50 18 4 17,00 1 0 1,00 47 14 43,50 302,552 1 2 49 195,811 1 34 1018 253,040 1 16 325

36 0 ÖZGÜL ÇETİN   17 16 13,00 7 4 6,00 1 0 1,00 25 20 20,00 230,739 7 16 416 195,811 21 34 1018 213,043 15 26 787

37 0 YAREN ÇAKIR   13 9 10,75 10 8 8,00 1 1 0,75 24 18 19,50 230,979 6 15 414 195,106 22 37 1028 205,723 18 31 896

38 0 EMİRHAN UYGUR   6 2 5,50 4 12 1,00 10 14 6,50 158,010 27 49 1478 194,885 23 38 1034 168,990 26 48 1499

39 0 YAĞMUR * ACIK   6 13 2,75 5 5 3,75 1 3 0,25 12 21 6,75 193,207 15 27 911 193,696 24 39 1051 178,870 24 42 1335

40 0 IRMAK KILIÇ 12 5 8 3,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 8 12 5,00 189,434 8 29 955 192,286 13 44 1080 178,538 13 44 1348

41 0 HANDE ŞENGÜL 12 5 11 2,25 2 3 1,25 4 17 -0,25 11 31 3,25 184,169 9 32 1052 192,286 13 44 1080 176,203 14 46 1392

42 97 İREM O -M 19 20 14,00 24 15 20,25 2 2 1,50 45 37 35,75 256,933 2 9 236 173,713 4 47 1514 195,280 3 35 1073

43 0 TUNA ÖNEM   17 15 13,25 7 1 6,75 24 16 20,00 176,140 17 34 1163 172,413 26 48 1539 191,223 20 36 1136

44 154 ESRA ACAR   16 22 10,50 8 16 4,00 1 1 0,75 25 39 15,25 166,583 26 48 1334 139,698 27 49 1983 150,218 27 49 1802
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI 49 49 49 2048

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,6 7,2 6,81 6,2 4,0 5,20 10,8 3,0 10,08 5,8 5,4 4,43 31,4 19,6 26,52 193,710 216,960 202,460

Okul Ortalaması 8,9 6,0 7,42 4,3 2,2 3,71 13,3 2,7 12,59 6,5 4,9 5,21 32,9 15,9 28,93 212,590 248,850 233,360

KATILIMLAR

1 0 DİLAY SEZGİN -M 23 8 21,00 32 2 31,50 7 1 6,75 62 11 59,25 290,210 1 3 76 357,188 2 5 101 378,050 1 1 4

2 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 24 13 20,75 35 2 34,50 59 15 55,25 270,293 3 7 155 325,450 2 8 189 365,798 1 2 11

3 86 KARTAL DURMAZ   23 15 19,25 25 12 22,00 48 27 41,25 263,980 3 8 191 288,088 7 14 353 324,513 1 3 40

4 0 OĞUZ ARI -M 35 2 34,50 22 16 18,00 57 18 52,50 225,398 3 17 482 397,513 1 2 23 319,298 2 4 57

5 0 DOĞA BATDAL   31 5 29,75 12 2 11,50 43 7 41,25 281,763 1 5 108 243,495 12 20 562 313,790 2 5 65

6 0 MİRAY KARAASLAN   9 5 7,75 4 0 4,00 40 0 40,00 35 5 33,75 88 10 85,50 209,514 9 19 668 403,531 1 1 16 305,565 3 6 77

7 0 KAĞAN ÖNVERMEZ 12 12 8 10,00 16 5 14,75 37 1 36,75 28 10 25,50 93 24 87,00 249,402 5 11 282 369,611 1 4 61 303,805 2 7 80

8 114   32 1 31,75 21 8 19,00 53 9 50,75 208,373 12 22 690 374,208 2 3 46 294,038 4 8 101

9 112 AZEL GÜMÜŞ   29 2 28,50 19 15 15,25 48 17 43,75 208,455 11 21 689 352,665 3 6 111 285,095 5 9 126

10 54 SELİN KAYA 12 8 2 7,50 4 1 3,75 24 6 22,50 14 11 11,25 50 20 45,00 234,418 6 14 377 317,950 3 9 219 283,640 3 10 133

11 0 SALİH ÖL EZ   25 15 21,25 13 2 12,50 38 17 33,75 238,437 5 13 350 228,241 14 25 668 271,703 6 11 175

12 57 BATU ÖTGEN 12 32 7 30,25 33 7 31,25 1 0 1,00 66 14 62,50 361,882 1 1 7 195,811 10 34 1018 267,955 4 12 195

13 0 REŞAT KI *AŞ   34 1 33,75 21 12 18,00 55 13 51,75 173,482 19 36 1205 338,771 4 7 159 263,520 7 13 213

14 0 EGE ÖZKUL   21 3 20,25 13 9 10,75 34 12 31,00 208,888 10 20 680 317,580 5 10 222 262,593 8 14 236

15 0 AFRA NUR KORKMAZ   19 4 18,00 11 2 10,50 8 3 7,25 38 9 35,75 272,528 2 6 142 225,683 15 27 688 258,985 9 15 269

16 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12D 28 10 25,50 18 4 17,00 1 0 1,00 47 14 43,50 302,552 1 2 49 195,811 1 34 1018 253,040 1 16 325

17 0 ERDOĞAN CAN MADAK 12 23 6 21,50 15 8 13,00 1 1 0,75 39 15 35,25 288,838 2 4 82 205,148 9 30 882 249,968 5 17 355

18 0 SEFA   17 12 14,00 13 7 11,25 7 18 2,50 37 37 27,75 216,429 8 18 577 230,336 13 24 654 245,440 10 18 405

19 0 ALPEREN DEMİR 12 27 5 25,75 17 14 13,50 44 19 39,25 173,482 11 36 1205 305,286 4 11 276 241,280 6 19 455

20 88 SUDE ÇİLİNGİR   17 17 12,75 14 6 12,50 31 23 25,25 207,078 13 23 708 222,225 16 28 713 239,238 11 20 468

21 0 KAĞAN ÖZCAN 12 26 5 24,75 14 12 11,00 40 17 35,75 173,482 11 36 1205 294,221 5 13 322 238,500 7 21 485

22 63 ARDA BURAK KOÇ   20 5 18,75 17 11 14,25 37 16 33,00 189,253 16 31 959 304,305 6 12 280 238,128 12 22 490

23 137 CEMRE UYANIK   1 1 0,75 15 3 14,25 10 12 7,00 26 16 22,00 201,393 14 25 794 282,605 8 15 376 235,855 13 23 517

24 68 M EMİR ERSOY   22 3 21,25 10 10 7,50 32 13 28,75 173,482 19 36 1205 274,021 9 17 412 228,770 14 24 580

25 2 FERHAT OKÇU 12B 14 0 14,00 13 18 8,50 27 18 22,50 189,275 2 30 957 274,450 1 16 409 224,935 1 25 636

26 0 ÖZGÜL ÇETİN   17 16 13,00 7 4 6,00 1 0 1,00 25 20 20,00 230,739 7 16 416 195,811 21 34 1018 213,043 15 26 787

27 0 BUĞRA ÖZKAN   17 6 15,50 11 8 9,00 28 14 24,50 173,482 19 36 1205 261,706 10 18 465 212,785 16 27 796

28 0 ŞEYMA DENİZ 12 14 2 13,50 15 6 13,50 29 8 27,00 256,127 4 10 238 192,991 11 40 1058 212,365 8 28 803

29 0 ZEYNEP DÜLGER   16 2 15,50 5 4 4,00 21 6 19,50 170,210 24 46 1272 245,215 11 19 556 209,410 17 29 845

30 70 ENES ÜNLÜ 12 14 0 14,00 3 2 2,50 17 2 16,50 173,482 11 36 1205 239,941 6 21 590 208,615 9 30 855
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI 49 49 49 2048

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,6 7,2 6,81 6,2 4,0 5,20 10,8 3,0 10,08 5,8 5,4 4,43 31,4 19,6 26,52 193,710 216,960 202,460

Okul Ortalaması 8,9 6,0 7,42 4,3 2,2 3,71 13,3 2,7 12,59 6,5 4,9 5,21 32,9 15,9 28,93 212,590 248,850 233,360

KATILIMLAR

31 0 YAREN ÇAKIR   13 9 10,75 10 8 8,00 1 1 0,75 24 18 19,50 230,979 6 15 414 195,106 22 37 1028 205,723 18 31 896

32 51 FAHRETTİN EFE 12B 1 1 0,75 6 0 6,00 10 3 9,25 7 10 4,50 24 14 20,50 196,943 1 26 854 236,260 2 22 617 201,123 2 32 970

33 113 SEHER KART   14 17 9,75 14 5 12,75 28 22 22,50 243,484 4 12 325 192,991 25 40 1058 200,400 19 33 981

34 1907 ALİ ETKA ERSOY 12 10 3 9,25 6 3 5,25 16 6 14,50 173,482 11 36 1205 234,261 7 23 628 195,410 10 34 1072

35 97 İREM O -M 19 20 14,00 24 15 20,25 2 2 1,50 45 37 35,75 256,933 2 9 236 173,713 4 47 1514 195,280 3 35 1073

36 0 TUNA ÖNEM   17 15 13,25 7 1 6,75 24 16 20,00 176,140 17 34 1163 172,413 26 48 1539 191,223 20 36 1136

37 98 FURKAN ŞAHİNOĞLU 12 0 2 -0,50 0 1 -0,25 10 8 8,00 6 7 4,25 16 18 11,50 171,167 15 45 1254 227,206 8 26 674 190,333 11 37 1148

38 0 YİĞİT   1 3 0,25 4 0 4,00 5 3 4,25 174,369 18 35 1194 204,271 18 31 894 181,730 21 38 1282

39 144 HAMZA KARADENİZ   7 5 5,75 0 8 -2,00 7 13 3,75 169,253 25 47 1280 199,343 20 33 976 181,318 22 39 1288

40 72 DERİNSU KÖSEOĞLU   5 4 4,00 6 6 4,50 11 10 8,50 173,482 19 36 1205 217,631 17 29 755 180,815 23 40 1296

41 0 SUDE DEMİRBAŞ -M 6 10 3,50 7 5 5,75 13 15 9,25 201,444 4 24 793 192,991 3 40 1058 180,618 4 41 1300

42 0 YAĞMUR * ACIK   6 13 2,75 5 5 3,75 1 3 0,25 12 21 6,75 193,207 15 27 911 193,696 24 39 1051 178,870 24 42 1335

43 0 SELEN POTUR 12 10 12 7,00 6 9 3,75 16 21 10,75 192,978 7 28 915 180,095 15 46 1346 178,680 12 43 1339

44 0 IRMAK KILIÇ 12 5 8 3,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 8 12 5,00 189,434 8 29 955 192,286 13 44 1080 178,538 13 44 1348

45 0 ANIL ALPAS   0 2 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 171,967 23 44 1240 201,451 19 32 948 176,465 25 45 1386

46 0 HANDE ŞENGÜL 12 5 11 2,25 2 3 1,25 4 17 -0,25 11 31 3,25 184,169 9 32 1052 192,286 13 44 1080 176,203 14 46 1392

47 0 MERVE OKTAY 12 2 4 1,00 2 4 1,00 176,512 10 33 1154 192,991 11 40 1058 172,835 15 47 1441

48 0 EMİRHAN UYGUR   6 2 5,50 4 12 1,00 10 14 6,50 158,010 27 49 1478 194,885 23 38 1034 168,990 26 48 1499

49 154 ESRA ACAR   16 22 10,50 8 16 4,00 1 1 0,75 25 39 15,25 166,583 26 48 1334 139,698 27 49 1983 150,218 27 49 1802
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI 49 49 49 2048

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,6 7,2 6,81 6,2 4,0 5,20 10,8 3,0 10,08 5,8 5,4 4,43 31,4 19,6 26,52 193,710 216,960 202,460

Okul Ortalaması 8,9 6,0 7,42 4,3 2,2 3,71 13,3 2,7 12,59 6,5 4,9 5,21 32,9 15,9 28,93 212,590 248,850 233,360

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
114   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,373 193,710 12 22 22 22 690

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
374,208 216,960 2 3 3 3 46

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
294,038 202,460 4 8 8 8 101

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 40 32 1 31,75 79 12,90 12,59 10,08

Fizik 14 5 3 4,25 30 1,42 1,12 1,07

Kimya 13 9 2 8,50 65 2,28 2,57 2,03

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 1,66 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 21 8 19,00 48 5,35 5,21 4,43

Toplam: 286 141 25 134,75 47 84,00 87,60 68,05

Matematik AEDDBBEDDCABCCB ACACDBE   AD EADdCBE D E

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Fen Bilimleri aB d B EA D  eDCeDBCDE A dDEE  eeB EDeBE

Cevap Anahtarı B BBAECBDEAADCDCDCDDBCDEAAEBDEECBBDBAEDBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 3 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 1 0 50
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA NUR KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
272,528 193,710 2 6 6 6 142

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
225,683 216,960 15 27 27 27 688

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
258,985 202,460 9 15 15 15 269

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 1 2,75 46 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 7 1 6,75 38 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 4 18,00 45 6,76 7,42 6,81

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,54 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 1,06 1,90 2,17

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,29 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 -0,06 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 11 2 10,50 23 1,84 3,71 5,20

Matematik-2 40 8 3 7,25 18 12,90 12,59 10,08

Toplam: 286 105 18 100,50 35 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 CcED  BEc B  C   DC  A  DCcCBD A  aB  EE

Cevap Anahtarı B CBEDBDBEADBDDCABADCEBAAEDCACBDDAEAEBADEE

Sosyal-2    E    A  dEACDCC A D     E           b      

Cevap Anahtarı B AEBEAABCABBBEACDCCDAEDACDACEECBDBECABEDAABEBDC

Matematik  ED BeED C   C    e         a  D        

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL ALPAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,967 193,710 23 44 44 44 1240

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
201,451 216,960 19 32 32 32 948

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
176,465 202,460 25 45 45 45 1386

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 0 2 -0,50 -8 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 2 -0,50 -1 6,76 7,42 6,81

Matematik-2 40 3 0 3,00 8 12,90 12,59 10,08

Toplam: 286 62 20 56,85 20 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 da                                      

Cevap Anahtarı B CBEDBDBEADBDDCABADCEBAAEDCACBDDAEAEBADEE

Matematik     B E  C                              

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BURAK KOÇ 63   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,253 193,710 16 31 31 31 959

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
304,305 216,960 6 12 12 12 280

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
238,128 202,460 12 22 22 22 490

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,00 68

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 40 20 5 18,75 47 12,90 12,59 10,08

Fizik 14 3 4 2,00 14 1,42 1,12 1,07

Kimya 13 8 4 7,00 54 2,28 2,57 2,03

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 1,66 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 5,35 5,21 4,43

Toplam: 286 110 37 100,75 35 84,00 87,60 68,05

Matematik AEDDBdED C  b B ACACDad E AD  AD  e    E

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Fen Bilimleri  d  CBD  ee  eDCDbB DdAedBDEEC  Da EDe b

Cevap Anahtarı B BBAECBDEAADCDCDCDDBCDEAAEBDEECBBDBAEDBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 2 1 67
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 1 1 50
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZEL GÜMÜŞ 112   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,455 193,710 11 21 21 21 689

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
352,665 216,960 3 6 6 6 111

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
285,095 202,460 5 9 9 9 126

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 40 29 2 28,50 71 12,90 12,59 10,08

Fizik 14 7 3 6,25 45 1,42 1,12 1,07

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,28 2,57 2,03

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 1,66 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 19 15 15,25 38 5,35 5,21 4,43

Toplam: 286 138 40 128,00 45 84,00 87,60 68,05

Matematik AEDDBBEDDCABeC  ACACDaE E AD E DBCB  D E

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Fen Bilimleri Bd  CBDEbAD  ecbacBCDdAA BDcEddeeBc aBBE

Cevap Anahtarı B BBAECBDEAADCDCDCDDBCDEAAEBDEECBBDBAEDBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 3 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 1 0 50
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA ÖZKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,482 193,710 19 36 36 36 1205

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
261,706 216,960 10 18 18 18 465

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
212,785 202,460 16 27 27 27 796

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Matematik-2 40 17 6 15,50 39 12,90 12,59 10,08

Fizik 14 4 3 3,25 23 1,42 1,12 1,07

Kimya 13 6 2 5,50 42 2,28 2,57 2,03

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 1,66 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 11 8 9,00 23 5,35 5,21 4,43

Toplam: 286 87 32 78,85 28 84,00 87,60 68,05

Matematik b BdAEDC De  A A ACC   EbCaADb DC       

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Fen Bilimleri d CBb   dD A  CeDBD   A eD  cEd       a 

Cevap Anahtarı A BBCBEDAAEDCACDCDDBDDCAAEBDECEEBBAEDBBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 1 0 33
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 1 0 50
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE UYANIK 137   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,393 193,710 14 25 25 25 794

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
282,605 216,960 8 15 15 15 376

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
235,855 202,460 13 23 23 23 517

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,54 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 1,06 1,90 2,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,29 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 -0,06 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 1 1 0,75 2 1,84 3,71 5,20

Matematik-2 40 15 3 14,25 36 12,90 12,59 10,08

Fizik 14 0 8 -2,00 -14 1,42 1,12 1,07

Kimya 13 4 2 3,50 27 2,28 2,57 2,03

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 1,66 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 10 12 7,00 18 5,35 5,21 4,43

Toplam: 286 107 35 98,25 34 84,00 87,60 68,05

Sosyal-2             C   d                             

Cevap Anahtarı A EBEABABBACAECDABCEADCDCDACEACEBDBEAECBADBAEDBC

Matematik EDBddEDCD  C     AC   D   bA    C     DE

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Fen Bilimleri d  eacb a  de Ccc D   AE   CEEe     BEDe

Cevap Anahtarı A BBCBEDAAEDCACDCDDBDDCAAEBDECEEBBAEDBBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 1 0 33
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 2 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİNSU KÖSEOĞLU 72   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,482 193,710 19 36 36 36 1205

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
217,631 216,960 17 29 29 29 755

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
180,815 202,460 23 40 40 40 1296

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Matematik-2 40 5 4 4,00 10 12,90 12,59 10,08

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,42 1,12 1,07

Kimya 13 2 1 1,75 13 2,28 2,57 2,03

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 1,66 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 6 6 4,50 11 5,35 5,21 4,43

Toplam: 286 70 28 62,85 22 84,00 87,60 68,05

Matematik b B  ED          Ad         c   C a     

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Fen Bilimleri  a   D      e     D    d D CdE  A    da 

Cevap Anahtarı A BBCBEDAAEDCACDCDDBDDCAAEBDECEEBBAEDBBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 1 0 50
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA BATDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
281,763 193,710 1 5 5 5 108

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
243,495 216,960 12 20 20 20 562

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
313,790 202,460 2 5 5 5 65

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 13 2 12,50 69 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 5 29,75 74 6,76 7,42 6,81

Matematik-2 40 12 2 11,50 29 12,90 12,59 10,08

Toplam: 286 115 17 110,75 39 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 BCEBeD ED DADdCABCD aAEACDCADBAE DbEDBdE

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Matematik EDaeAED  DCC   A AC            D        

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ÖZKUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,888 193,710 10 20 20 20 680

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
317,580 216,960 5 10 10 10 222

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
262,593 202,460 8 14 14 14 236

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 40 21 3 20,25 51 12,90 12,59 10,08

Fizik 14 5 3 4,25 30 1,42 1,12 1,07

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,28 2,57 2,03

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 1,66 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 13 9 10,75 27 5,35 5,21 4,43

Toplam: 286 124 35 115,25 40 84,00 87,60 68,05

Matematik EDBBAEDCaD     ABAC dE     AD EeC B   DE

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Fen Bilimleri Ba B DbbED    Ca B D  Ad a eEEc     B De

Cevap Anahtarı A BBCBEDAAEDCACDCDDBDDCAAEBDECEEBBAEDBBEDB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 1 0 33
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 0 1 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN UYGUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,010 193,710 27 49 49 49 1478

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
194,885 216,960 23 38 38 38 1034

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
168,990 202,460 26 48 48 48 1499

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 6 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Matematik-2 40 6 2 5,50 14 12,90 12,59 10,08

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,42 1,12 1,07

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 2,28 2,57 2,03

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 1,66 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 4 12 1,00 3 5,35 5,21 4,43

Toplam: 286 56 33 47,75 17 84,00 87,60 68,05

Matematik E                          A  cDC B   bE

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Fen Bilimleri a    D A  ebe e   e     ec ecd c    B D 

Cevap Anahtarı A BBCBEDAAEDCACDCDDBDDCAAEBDECEEBBAEDBBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 0 1 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Sindirime Yardımcı Organlar 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ACAR 154   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,583 193,710 26 48 48 48 1334

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
139,698 216,960 27 49 49 49 1983

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
150,218 202,460 27 49 49 49 1802

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 21 6,75 17

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 7 9 4,75 26 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 22 10,50 26 6,76 7,42 6,81

Tarih-2 11 1 7 -0,75 -7 0,54 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 1,06 1,90 2,17

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,29 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,03 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 -1,00 -17 -0,06 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 8 16 4,00 9 1,84 3,71 5,20

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 12,90 12,59 10,08

Toplam: 286 43 75 24,25 8 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 BdEBDDBEeBecDdbcaaDB  cACcebacAbeebdDcdE

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Sosyal-2 Edbdcce   bE cA Cb  bD DdCE d     cddc        

Cevap Anahtarı A EBEABABBACAECDABCEADCDCDACEACEBDBEAECBADBAEDBC

Matematik  a                         A            

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 2 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 1 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARADENİZ 144   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,253 193,710 25 47 47 47 1280

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
199,343 216,960 20 33 33 33 976

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
181,318 202,460 22 39 39 39 1288

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 1 29,75 74

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Matematik-2 40 7 5 5,75 14 12,90 12,59 10,08

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 1,42 1,12 1,07

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,28 2,57 2,03

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 1,66 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 0 8 -2,00 -5 5,35 5,21 4,43

Toplam: 286 60 21 54,75 19 84,00 87,60 68,05

Matematik E Be bD   b      A da          DC      E

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Fen Bilimleri   d dc   b  e  a                    e a 

Cevap Anahtarı A BBCBEDAAEDCACDCDDBDDCAAEBDECEEBBAEDBBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 1 0
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 0 0 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Sindirime Yardımcı Organlar 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KARTAL DURMAZ 86   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
263,980 193,710 3 8 8 8 191

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
288,088 216,960 7 14 14 14 353

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
324,513 202,460 1 3 3 3 40

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81

TYT Fen 20 8 12 5,00 25

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 15 19,25 48 6,76 7,42 6,81

Matematik-2 40 25 12 22,00 55 12,90 12,59 10,08

Toplam: 286 137 58 122,50 43 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 CBEbdaBEcDBDadeBcaC aA deCACBDDAEcEBdDEb

Cevap Anahtarı B CBEDBDBEADBDDCABADCEBAAEDCACBDDAEAEBADEE

Matematik bEDDBBEDDCAdCCeAACACDad E dD acDBCaceDbE

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 2 1 67
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M EMİR ERSOY 68   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,482 193,710 19 36 36 36 1205

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
274,021 216,960 9 17 17 17 412

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
228,770 202,460 14 24 24 24 580

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Matematik-2 40 22 3 21,25 53 12,90 12,59 10,08

Fizik 14 4 5 2,75 20 1,42 1,12 1,07

Kimya 13 3 1 2,75 21 2,28 2,57 2,03

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 1,66 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 10 10 7,50 19 5,35 5,21 4,43

Toplam: 286 91 31 83,10 29 84,00 87,60 68,05

Matematik EDBBAEDCDDCC   eBACdB D    ADA DC   c   

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Fen Bilimleri d bBdD   ebAC C   D   Ad   CEEed    d a 

Cevap Anahtarı A BBCBEDAAEDCACDCDDBDDCAAEBDECEEBBAEDBBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 1 1 33
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 0 0 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KARAASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,514 193,710 9 19 19 19 668

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
403,531 216,960 1 1 1 1 16

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
305,565 202,460 3 6 6 6 77

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 2 1 1,75 29 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 5 7,75 19 6,76 7,42 6,81

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 0,54 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 1,06 1,90 2,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,29 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 -0,06 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 4 0 4,00 9 1,84 3,71 5,20

Matematik-2 40 40 0 40,00 100 12,90 12,59 10,08

Fizik 14 9 5 7,75 55 1,42 1,12 1,07

Kimya 13 13 0 13,00 100 2,28 2,57 2,03

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 1,66 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 5,35 5,21 4,43

Toplam: 286 147 28 139,85 49 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1  dEB             C      a C  BA bD a BdE

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Sosyal-2 EB        A  D                                

Cevap Anahtarı A EBEABABBACAECDABCEADCDCDACEACEBDBEAECBADBAEDBC

Matematik EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Fen Bilimleri dBdBEacAEDaACDCDDBDDCAAEBDECEEBBAEDBBEDB

Cevap Anahtarı A BBCBEDAAEDCACDCDDBDDCAAEBDECEEBBAEDBBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜL ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
230,739 193,710 7 16 16 16 416

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
195,811 216,960 21 34 34 34 1018

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
213,043 202,460 15 26 26 26 787

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 5 8 3,00 17 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 16 13,00 33 6,76 7,42 6,81

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 0,54 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 1,06 1,90 2,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,29 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 -0,06 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 7 4 6,00 13 1,84 3,71 5,20

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 12,90 12,59 10,08

Toplam: 286 84 38 74,35 26 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 ebEBbDeEeB cDAec dDc   baebdDBA  eEEDBAE

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Sosyal-2 aB c      AE D dCE  Cb                        

Cevap Anahtarı A EBEABABBACAECDABCEADCDCDACEACEBDBEAECBADBAEDBC

Matematik                  A                      

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
REŞAT KI *AŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,482 193,710 19 36 36 36 1205

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
338,771 216,960 4 7 7 7 159

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
263,520 202,460 7 13 13 13 213

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Matematik-2 40 34 1 33,75 84 12,90 12,59 10,08

Fizik 14 7 3 6,25 45 1,42 1,12 1,07

Kimya 13 9 3 8,25 63 2,28 2,57 2,03

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 1,66 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 21 12 18,00 45 5,35 5,21 4,43

Toplam: 286 114 31 106,10 37 84,00 87,60 68,05

Matematik EDBBAEDCDDCCd  ABACCBEDE   ADAEDCBBDECDE

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Fen Bilimleri d  BEDAAEDa e CDDBDeCbAaBD dcE dAEe eEDe

Cevap Anahtarı A BBCBEDAAEDCACDCDDBDDCAAEBDECEEBBAEDBBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 3 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 2 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 1 0 50
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ÖL EZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
238,437 193,710 5 13 13 13 350

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
228,241 216,960 14 25 25 25 668

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
271,703 202,460 6 11 11 11 175

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 15 21,25 53 6,76 7,42 6,81

Matematik-2 40 13 2 12,50 31 12,90 12,59 10,08

Toplam: 286 97 35 88,10 31 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 edEBaDBcbdacDACABCDdaAEACbbADBAEAaEEDBdd

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Matematik E B  EDCDD     A AC Bba    AD           

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 0 2 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,429 193,710 8 18 18 18 577

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
230,336 216,960 13 24 24 24 654

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
245,440 202,460 10 18 18 18 405

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 14,00 35 6,76 7,42 6,81

Matematik-2 40 13 7 11,25 28 12,90 12,59 10,08

Fizik 14 5 6 3,50 25 1,42 1,12 1,07

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 2,28 2,57 2,03

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 1,66 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 7 18 2,50 6 5,35 5,21 4,43

Toplam: 286 96 55 82,10 29 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 eCEBab E BacDeC   D   dAaDCADBAbebc DB  

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Matematik EaB   DCDa    A d  C ED a  bDdEDC      a

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Fen Bilimleri BaCBcDAcba c     B   ccdce edEcd  ee  a 

Cevap Anahtarı A BBCBEDAAEDCACDCDDBDDCAAEBDECEEBBAEDBBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 3 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 1 50
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KART 113   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
243,484 193,710 4 12 12 12 325

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
192,991 216,960 25 40 40 40 1058

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
200,400 202,460 19 33 33 33 981

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 5 7 3,25 18 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 17 9,75 24 6,76 7,42 6,81

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 0,54 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 6 0 6,00 55 1,06 1,90 2,17

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,29 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,03 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 -0,06 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 14 5 12,75 28 1,84 3,71 5,20

Toplam: 286 87 40 76,85 27 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 dcEbcaBEebdeb d  DC  A a CeCBaaA eEB DaE

Cevap Anahtarı B CBEDBDBEADBDDCABADCEBAAEDCACBDDAEAEBADEE

Sosyal-2 A eE  cCe B EACD C A    DAC E     a    e      

Cevap Anahtarı B AEBEAABCABBBEACDCCDAEDACDACEECBDBECABEDAABEBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 2 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 1 0 100
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇİLİNGİR 88   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,078 193,710 13 23 23 23 708

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
222,225 216,960 16 28 28 28 713

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
239,238 202,460 11 20 20 20 468

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 4 8 2,00 11 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 17 12,75 32 6,76 7,42 6,81

Matematik-2 40 14 6 12,50 31 12,90 12,59 10,08

Toplam: 286 85 40 75,00 26 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 BaEdaDea cbAbA c  Da  dACaCADBAceDbEDBca

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Matematik EDBcAEDC D   AceBAC a  d  Cb   D        

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ÖNEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,140 193,710 17 34 34 34 1163

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
172,413 216,960 26 48 48 48 1539

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
191,223 202,460 20 36 36 36 1136

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 9 7,75 19

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 5 7 3,25 18 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 15 13,25 33 6,76 7,42 6,81

Matematik-2 40 7 1 6,75 17 12,90 12,59 10,08

Toplam: 286 49 29 41,75 15 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 dBEc bBEAae   d  aC adAdDdAbBDaAaeEBADE 

Cevap Anahtarı B CBEDBDBEADBDDCABADCEBAAEDCACBDDAEAEBADEE

Matematik   DDB     A            d       D C     E

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR * ACIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,207 193,710 15 27 27 27 911

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
193,696 216,960 24 39 39 39 1051

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
178,870 202,460 24 42 42 42 1335

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 1 3 0,25 4 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 5 2 4,50 25 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 0 6 -1,50 -15 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 13 2,75 7 6,76 7,42 6,81

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 0,54 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 1,06 1,90 2,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,29 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 -0,06 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 5 5 3,75 8 1,84 3,71 5,20

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 12,90 12,59 10,08

Toplam: 286 71 39 61,10 21 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 bc b DBE      d  DC  eA     dbacbead    

Cevap Anahtarı B CBEDBDBEADBDDCABADCEBAAEDCACBDDAEAEBADEE

Sosyal-2  EBdAAceA   d b                               

Cevap Anahtarı B AEBEAABCABBBEACDCCDAEDACDACEECBDBECABEDAABEBDC

Matematik A  c eb                                 

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
230,979 193,710 6 15 15 15 414

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
195,106 216,960 22 37 37 37 1028

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
205,723 202,460 18 31 31 31 896

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 3 4 2,00 11 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 9 10,75 27 6,76 7,42 6,81

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,54 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 6 1 5,75 52 1,06 1,90 2,17

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,29 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 0,00 0 -0,06 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 10 8 8,00 17 1,84 3,71 5,20

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 12,90 12,59 10,08

Toplam: 286 83 36 73,85 26 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 cdEB a      cA  eCDa   ca C DBA   EEDB c

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Sosyal-2 dB  Bb    eE DABCbA       E       c debD      

Cevap Anahtarı A EBEABABBACAECDABCEADCDCDACEACEBDBEAECBADBAEDBC

Matematik                        c               E

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 1 0 50
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,369 193,710 18 35 35 35 1194

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
204,271 216,960 18 31 31 31 894

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
181,730 202,460 21 38 38 38 1282

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 0 2 -0,50 -3 2,32 2,46 2,23

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,04 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,40 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 3 0,25 1 6,76 7,42 6,81

Matematik-2 40 4 0 4,00 10 12,90 12,59 10,08

Toplam: 286 64 21 58,60 20 84,00 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 e                  d   bC               

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Matematik   B                    E C        B     

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DÜLGER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,210 193,710 24 46 46 46 1272

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
245,215 216,960 11 19 19 19 556

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
209,410 202,460 17 29 29 29 845

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 27 49 49 49 2048

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 4 29,00 73

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

TYT Fen 20 4 2 3,50 18

Matematik-2 40 16 2 15,50 39 12,90 12,59 10,08

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 1,42 1,12 1,07

Kimya 13 4 1 3,75 29 2,28 2,57 2,03

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 1,66 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 5 4 4,00 10 5,35 5,21 4,43

Toplam: 286 76 19 71,25 25 84,00 87,60 68,05

Matematik AEDDBdED CA CC    A D   E d    D C      

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Fen Bilimleri  d            DC  B  a A   cE       a   

Cevap Anahtarı B BBAECBDEAADCDCDCDDBCDEAAEBDEECBBDBAEDBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 1 0 33
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 0 0 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY SEZGİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
290,210 193,710 1 3 3 3 76

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
357,188 216,960 2 5 5 5 101

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
378,050 202,460 1 1 1 1 4

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 4 49 49 49 2048

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,44 1,08 0,89

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 2,31 2,46 2,23

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,19 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,69 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 21,00 53 9,62 7,42 6,81

Matematik-2 40 32 2 31,50 79 16,88 12,59 10,08

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,69 1,12 1,07

Kimya 13 7 1 6,75 52 4,06 2,57 2,03

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,44 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 7 1 6,75 17 6,19 5,21 4,43

Toplam: 286 164 21 158,75 56 111,15 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 BCEB bBEDBDbD     a   ceCDbADBAccDEEDBAE

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Matematik aDBBAEDCDD C AAABACeB DED CADA DCBB ECDE

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Fen Bilimleri               CDDBDe  AE                

Cevap Anahtarı A BBCBEDAAEDCACDCDDBDDCAAEBDECEEBBAEDBBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 1 1 33
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM O 97 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
256,933 193,710 2 9 9 9 236

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
173,713 216,960 4 47 47 47 1514

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
195,280 202,460 3 35 35 35 1073

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 4 49 49 49 2048

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 13 19,75 49

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,44 1,08 0,89

Edebiyat 18 7 10 4,50 25 2,31 2,46 2,23

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,19 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,69 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 20 14,00 35 9,62 7,42 6,81

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 2,19 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 2,56 1,90 2,17

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,88 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,62 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 0,25 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 24 15 20,25 44 6,50 3,71 5,20

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 16,88 12,59 10,08

Toplam: 286 85 56 71,00 25 111,15 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 deEbcaBdcDBebCeceDC cbAdDCbCBDDAaeEBdDEd

Cevap Anahtarı B CBEDBDBEADBDDCABADCEBAAEDCACBDDAEAEBADEE

Sosyal-2 AEBEceBeABdeEACDCCcAEaACbACcEdB aEaAeEbb      

Cevap Anahtarı B AEBEAABCABBBEACDCCDAEDACDACEECBDBECABEDAABEBDC

Matematik                                DaC    a 

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 1 1 50
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 1 0 100
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 1 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ARI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
225,398 193,710 3 17 17 17 482

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
397,513 216,960 1 2 2 2 23

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
319,298 202,460 2 4 4 4 57

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 4 49 49 49 2048

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 40 35 2 34,50 86 16,88 12,59 10,08

Fizik 14 5 9 2,75 20 0,69 1,12 1,07

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,06 2,57 2,03

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 1,44 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 22 16 18,00 45 6,19 5,21 4,43

Toplam: 286 160 35 151,25 53 111,15 87,60 68,05

Matematik AEDDBBEDDCABCCBcACACDBE   ADCEADBCBEaDCE

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Fen Bilimleri adbdCBcaAeDeDeDCDaBCDE AcBDcEddeeBAEDBB 

Cevap Anahtarı B BBAECBDEAADCDCDCDDBCDEAAEBDEECBBDBAEDBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 3 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 2 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 1 1 50
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DEMİRBAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,444 193,710 4 24 24 24 793

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
192,991 216,960 3 40 40 40 1058

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
180,618 202,460 4 41 41 41 1300

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 4 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,44 1,08 0,89

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 2,31 2,46 2,23

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 3,19 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,69 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 10 3,50 9 9,62 7,42 6,81

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 2,19 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 2,56 1,90 2,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,88 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,62 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,25 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 7 5 5,75 13 6,50 3,71 5,20

Toplam: 286 72 33 63,60 22 111,15 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 BbEBeb     c            C bda      dDBdd

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Sosyal-2 EB  e     AECee CE  de                        

Cevap Anahtarı A EBEABABBACAECDABCEADCDCDACEACEBDBEAECBADBAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 1 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ETKA ERSOY 1907 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,482 193,710 11 36 36 36 1205

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
234,261 216,960 7 23 23 23 628

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
195,410 202,460 10 34 34 34 1072

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Matematik-2 40 10 3 9,25 23 11,78 12,59 10,08

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,00 1,12 1,07

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,35 2,57 2,03

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 1,53 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 6 3 5,25 13 4,88 5,21 4,43

Toplam: 286 75 24 68,85 24 87,61 87,60 68,05

Matematik  EDDBcED CA d     Ab      A             

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Fen Bilimleri  B     E  e  e            DEE   e   D   

Cevap Anahtarı B BBAECBDEAADCDCDCDDBCDEAAEBDEECBBDBAEDBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 1 0 50
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN DEMİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,482 193,710 11 36 36 36 1205

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
305,286 216,960 4 11 11 11 276

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
241,280 202,460 6 19 19 19 455

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Matematik-2 40 27 5 25,75 64 11,78 12,59 10,08

Fizik 14 3 6 1,50 11 1,00 1,12 1,07

Kimya 13 8 1 7,75 60 2,35 2,57 2,03

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 1,53 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 17 14 13,50 34 4,88 5,21 4,43

Toplam: 286 103 37 93,60 33 87,61 87,60 68,05

Matematik AEDDBBEDDCA CCBdA ACDBd   AD EADBCBc e d

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Fen Bilimleri  d abB  bADb eDCbDB  E A BDEEddBeabbDeBE

Cevap Anahtarı B BBAECBDEAADCDCDCDDBCDEAAEBDEECBBDBAEDBBE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 1 1 33
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 1 0 50
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATU ÖTGEN 57 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
361,882 193,710 1 1 1 1 7

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
195,811 216,960 10 34 34 34 1018

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
267,955 202,460 4 12 12 12 195

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,28 1,08 0,89

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 2,50 2,46 2,23

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,45 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,52 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 7,75 7,42 6,81

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 1,85 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 2,65 1,90 2,17

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,47 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,13 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,45 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 33 7 31,25 68 5,55 3,71 5,20

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 11,78 12,59 10,08

Toplam: 286 125 32 116,85 41 87,61 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 BdEBbD EDebADACAdCDBEAEACeCADBAcADEEDBAE

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Sosyal-2 EBEABbBBACAECDABCEAeCDCaACEACEccBdAECBeD      

Cevap Anahtarı A EBEABABBACAECDABCEADCDCDACEACEBDBEAECBADBAEDBC

Matematik E                                       

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 2 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 1 0 100
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 1 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 59 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
270,293 193,710 3 7 7 7 155

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
325,450 216,960 2 8 8 8 189

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
365,798 202,460 1 2 2 2 11

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 4 32,00 80

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Türkçe 6 3 2 2,50 42 1,28 1,08 0,89

Edebiyat 18 9 7 7,25 40 2,50 2,46 2,23

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,45 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,52 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 7,75 7,42 6,81

Matematik-2 40 35 2 34,50 86 11,78 12,59 10,08

Toplam: 286 146 31 138,25 48 87,61 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 BaE Da aDBacDAeecCDBE dACDCeDBAcAcEEDBdE

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Matematik EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDE  dADAEDaBB ECDE

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 3 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÜNLÜ 70 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,482 193,710 11 36 36 36 1205

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
239,941 216,960 6 21 21 21 590

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
208,615 202,460 9 30 30 30 855

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Matematik-2 40 14 0 14,00 35 11,78 12,59 10,08

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,00 1,12 1,07

Kimya 13 2 1 1,75 13 2,35 2,57 2,03

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 1,53 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 3 2 2,50 6 4,88 5,21 4,43

Toplam: 286 76 20 70,85 25 87,61 87,60 68,05

Matematik  ED BBEDDCA       AC B    A       B     

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Fen Bilimleri                        A Ba E          d

Cevap Anahtarı B BBAECBDEAADCDCDCDDBCDEAAEBDEECBBDBAEDBBE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 0 1 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDOĞAN CAN MADAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
288,838 193,710 2 4 4 4 82

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
205,148 216,960 9 30 30 30 882

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
249,968 202,460 5 17 17 17 355

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 3 33,25 83

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27

TYT Fen 20 7 3 6,25 31

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,28 1,08 0,89

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 2,50 2,46 2,23

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 2,45 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 1,52 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 6 21,50 54 7,75 7,42 6,81

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 1,85 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 2,65 1,90 2,17

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,47 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,13 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,45 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 15 8 13,00 28 5,55 3,71 5,20

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 11,78 12,59 10,08

Toplam: 286 106 32 98,00 34 87,61 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 BCEBDe E   dbA   CaB Ac CDCADBAEeD  DBAE

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Sosyal-2 EBcABbBeebeECDAdCEADCb     A                  

Cevap Anahtarı A EBEABABBACAECDABCEADCDCDACEACEBDBEAECBADBAEDBC

Matematik E             c                         

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 2 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ŞAHİNOĞLU 98 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,167 193,710 15 45 45 45 1254

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
227,206 216,960 8 26 26 26 674

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
190,333 202,460 11 37 37 37 1148

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,28 1,08 0,89

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 2,50 2,46 2,23

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 2,45 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,52 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 2 -0,50 -1 7,75 7,42 6,81

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 1,85 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,65 1,90 2,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,47 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,13 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,45 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 0 1 -0,25 -1 5,55 3,71 5,20

Matematik-2 40 10 8 8,00 20 11,78 12,59 10,08

Fizik 14 2 0 2,00 14 1,00 1,12 1,07

Kimya 13 3 5 1,75 13 2,35 2,57 2,03

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 1,53 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 4,88 5,21 4,43

Toplam: 286 75 36 65,85 23 87,61 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1         d                       a       

Cevap Anahtarı B CBEDBDBEADBDDCABADCEBAAEDCACBDDAEAEBADEE

Sosyal-2         e                                     

Cevap Anahtarı B AEBEAABCABBBEACDCCDAEDACDACEECBDBECABEDAABEBDC

Matematik bEDeBBbc C   C  e  bDa  d      D C     E

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Fen Bilimleri  B    D       DC c  e cA eacE       c   

Cevap Anahtarı B BBAECBDEAADCDCDCDDBCDEAAEBDEECBBDBAEDBBE
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HANDE ŞENGÜL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,169 193,710 9 32 32 32 1052

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
192,286 216,960 13 44 44 44 1080

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
176,203 202,460 14 46 46 46 1392

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,28 1,08 0,89

Edebiyat 18 2 5 0,75 4 2,50 2,46 2,23

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,45 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 1,52 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 11 2,25 6 7,75 7,42 6,81

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,85 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 2,65 1,90 2,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,47 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,13 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,45 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 2 3 1,25 3 5,55 3,71 5,20

Matematik-2 40 4 17 -0,25 -1 11,78 12,59 10,08

Toplam: 286 70 49 57,60 20 87,61 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 cdEBe ebb   aAd   D          B b  d   b 

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Sosyal-2            Eb   C  ad                         

Cevap Anahtarı A EBEABABBACAECDABCEADCDCDACEACEBDBEAECBADBAEDBC

Matematik d c  dDa cbeBdbA      c b C e c a   ab c

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 0 1 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 1 0
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KILIÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,434 193,710 8 29 29 29 955

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
192,286 216,960 13 44 44 44 1080

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
178,538 202,460 13 44 44 44 1348

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 0 5 -1,25 -21 1,28 1,08 0,89

Edebiyat 18 4 1 3,75 21 2,50 2,46 2,23

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,45 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 1,52 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 8 3,00 8 7,75 7,42 6,81

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 1,85 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 2,65 1,90 2,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,47 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,13 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,45 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 3 3 2,25 5 5,55 3,71 5,20

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 11,78 12,59 10,08

Toplam: 286 67 30 59,35 21 87,61 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 eeabc   A B      D  Bd    A      d     b

Cevap Anahtarı B CBEDBDBEADBDDCABADCEBAAEDCACBDDAEAEBADEE

Sosyal-2   dd    e B     C   E                         

Cevap Anahtarı B AEBEAABCABBBEACDCCDAEDACDACEECBDBECABEDAABEBDC

Matematik                                      b  

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 1 0 50
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN ÖNVERMEZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
249,402 193,710 5 11 11 11 282

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
369,611 216,960 1 4 4 4 61

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
303,805 202,460 2 7 7 7 80

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 0 4 -1,00 -17 1,28 1,08 0,89

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 2,50 2,46 2,23

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,45 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,52 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 8 10,00 25 7,75 7,42 6,81

Tarih-2 11 6 0 6,00 55 1,85 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 2,65 1,90 2,17

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,47 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,13 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 0,45 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 16 5 14,75 32 5,55 3,71 5,20

Matematik-2 40 37 1 36,75 92 11,78 12,59 10,08

Fizik 14 8 5 6,75 48 1,00 1,12 1,07

Kimya 13 12 1 11,75 90 2,35 2,57 2,03

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 1,53 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 4,88 5,21 4,43

Toplam: 286 152 42 141,35 49 87,61 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 dc b e E               dDCAbBDDA eaBA EE

Cevap Anahtarı B CBEDBDBEADBDDCABADCEBAAEDCACBDDAEAEBADEE

Sosyal-2 AEBE    A B EACDCCebE A           aAeE e      

Cevap Anahtarı B AEBEAABCABBBEACDCCDAEDACDACEECBDBECABEDAABEBDC

Matematik AEDDBBEDDCABCCBAAeACDBECEDADCEADBCBE D E

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Fen Bilimleri BdAEbBaEAADd eDCDDBCDEAAdBDcECdBDBcEDB b

Cevap Anahtarı B BBAECBDEAADCDCDCDDBCDEAAEBDEECBBDBAEDBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 2 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN ÖZCAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,482 193,710 11 36 36 36 1205

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
294,221 216,960 5 13 13 13 322

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
238,500 202,460 7 21 21 21 485

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Matematik-2 40 26 5 24,75 62 11,78 12,59 10,08

Fizik 14 4 5 2,75 20 1,00 1,12 1,07

Kimya 13 7 4 6,00 46 2,35 2,57 2,03

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 1,53 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 14 12 11,00 28 4,88 5,21 4,43

Toplam: 286 99 35 90,10 32 87,61 87,60 68,05

Matematik AEDDBBEDDCA dCB AaACDBECEDA eE D ac    E

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Fen Bilimleri eBd dBDa  D  bDCcDB DaAc cDEEd      aaB 

Cevap Anahtarı B BBAECBDEAADCDCDCDDBCDEAAEBDEECBBDBAEDBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 2 1 67
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 2 0 2 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 1 0 50
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE OKTAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,512 193,710 10 33 33 33 1154

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
192,991 216,960 11 40 40 40 1058

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
172,835 202,460 15 47 47 47 1441

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,28 1,08 0,89

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 2,50 2,46 2,23

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,45 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,52 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 4 1,00 3 7,75 7,42 6,81

Toplam: 286 61 22 55,35 19 87,61 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 adEB b       d                          

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN POTUR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,978 193,710 7 28 28 28 915

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
180,095 216,960 15 46 46 46 1346

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
178,680 202,460 12 43 43 43 1339

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,28 1,08 0,89

Edebiyat 18 3 5 1,75 10 2,50 2,46 2,23

Tarih-1 10 0 6 -1,50 -15 2,45 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 1,52 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 12 7,00 18 7,75 7,42 6,81

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 1,85 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 2,65 1,90 2,17

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,47 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,45 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 6 9 3,75 8 5,55 3,71 5,20

Toplam: 286 65 41 54,75 19 87,61 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 eCEBDDdE  eee   B c E   de  e  dbe  DB  

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Sosyal-2 Eda d B    aCDbB E    e ca   a                

Cevap Anahtarı A EBEABABBACAECDABCEADCDCDACEACEBDBEAECBADBAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 1 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KAYA 54 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
234,418 193,710 6 14 14 14 377

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
317,950 216,960 3 9 9 9 219

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
283,640 202,460 3 10 10 10 133

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,28 1,08 0,89

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 2,50 2,46 2,23

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 2,45 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,52 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 2 7,50 19 7,75 7,42 6,81

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 1,85 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 2,65 1,90 2,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,47 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,13 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,45 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 4 1 3,75 8 5,55 3,71 5,20

Matematik-2 40 24 6 22,50 56 11,78 12,59 10,08

Fizik 14 2 6 0,50 4 1,00 1,12 1,07

Kimya 13 6 3 5,25 40 2,35 2,57 2,03

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 1,53 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 4,88 5,21 4,43

Toplam: 286 133 44 122,00 43 87,61 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 BCEBab                  C CAD           

Cevap Anahtarı A BCEBDDBEDBDADACABCDBEAEACDCADBAEADEEDBAE

Sosyal-2 Ee         E  A     C                         

Cevap Anahtarı A EBEABABBACAECDABCEADCDCDACEACEBDBEAECBADBAEDBC

Matematik EDBaAEDCbDCC A A ACCB aE   dDAED aB E cE

Cevap Anahtarı A EDBBAEDCDDCCBAAABACCBEDEDCCADAEDCBBDECDE

Fen Bilimleri da Bae d D  e C DBDa  AacD  EEe A eBB D 

Cevap Anahtarı A BBCBEDAAEDCACDCDDBDDCAAEBDECEEBBAEDBBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
256,127 193,710 4 10 10 10 238

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
192,991 216,960 11 40 40 40 1058

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
212,365 202,460 8 28 28 28 803

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 15 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,28 1,08 0,89

Edebiyat 18 7 2 6,50 36 2,50 2,46 2,23

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 2,45 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 1,52 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 2 13,50 34 7,75 7,42 6,81

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 1,85 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 2,65 1,90 2,17

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,47 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,13 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,45 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 15 6 13,50 29 5,55 3,71 5,20

Toplam: 286 88 26 81,35 28 87,61 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1       BEADdDDC   c       C  BD A   B  EE

Cevap Anahtarı B CBEDBDBEADBDDCABADCEBAAEDCACBDDAEAEBADEE

Sosyal-2 AEBEbd  ABBaEAdDC  AEe   A         A   e      

Cevap Anahtarı B AEBEAABCABBBEACDCCDAEDACDACEECBDBECABEDAABEBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 2 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRETTİN EFE 51 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,943 193,710 1 26 26 26 854

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
236,260 216,960 2 22 22 22 617

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
201,123 202,460 2 32 32 32 970

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 2 49 49 49 2048

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 4 28,00 70

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,00 2,46 2,23

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,38 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 1 0,75 2 0,38 7,42 6,81

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 6 0 6,00 55 3,00 1,90 2,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 6 0 6,00 13 3,00 3,71 5,20

Matematik-2 40 10 3 9,25 23 11,62 12,59 10,08

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 -0,62 1,12 1,07

Kimya 13 6 2 5,50 42 6,50 2,57 2,03

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 0,62 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 6,50 5,21 4,43

Toplam: 286 86 33 77,75 27 83,88 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1                                    B a  

Cevap Anahtarı B CBEDBDBEADBDDCABADCEBAAEDCACBDDAEAEBADEE

Sosyal-2              ACDCC   D                        

Cevap Anahtarı B AEBEAABCABBBEACDCCDAEDACDACEECBDBECABEDAABEBDC

Matematik  EDDB E  C      b A         e  DBb     E

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Fen Bilimleri  d d    b e   DCaD   E e BDcE c     a d 

Cevap Anahtarı B BBAECBDEAADCDCDCDDBCDEAAEBDEECBBDBAEDBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT OKÇU 2 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,275 193,710 2 30 30 30 957

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
274,450 216,960 1 16 16 16 409

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
224,935 202,460 1 25 25 25 636

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 2 49 49 49 2048

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 14 21,50 54

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 40 14 0 14,00 35 11,62 12,59 10,08

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 -0,62 1,12 1,07

Kimya 13 8 2 7,50 58 6,50 2,57 2,03

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 0,62 1,53 1,34

Fen Bilimleri 40 13 18 8,50 21 6,50 5,21 4,43

Toplam: 286 101 44 90,00 31 83,88 87,60 68,05

Matematik AED B ED CA C  AA  C           D C      

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Fen Bilimleri ad  de EbcbdDeDCbDB Da A BDcE daeBc a Bd

Cevap Anahtarı B BBAECBDEAADCDCDCDDBCDEAAEBDEECBBDBAEDBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Arttığı-Azaldığı Yerler, Maksimum-Minimum Noktaları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 3 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 2 1 0 50
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 2 1 0 50
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim Organları 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Sindirime Yardımcı Organlar 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜNDÜZ 60 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
302,552 193,710 1 2 2 2 49

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

SAY
195,811 216,960 1 34 34 34 1018

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

EA
253,040 202,460 1 16 16 16 325

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 2023

Katılımlar: 1 49 49 49 2048

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,08 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 6 4 4,83 24

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,00 1,08 0,89

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 11,00 2,46 2,23

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,50 2,29 2,28

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 6,00 1,59 1,42

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 10 25,50 64 25,50 7,42 6,81

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 7,50 1,19 1,45

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 8,50 1,90 2,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,37 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,11 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 1,00 0,14 0,55

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 18 4 17,00 37 17,00 3,71 5,20

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 1,00 12,59 10,08

Toplam: 286 106 32 97,85 34 97,85 87,60 68,05

Edebiyat-Sosyal-1 deEbBbBEADBeabA ADC BAAbDCACBDDAceEBADEE

Cevap Anahtarı B CBEDBDBEADBDDCABADCEBAAEDCACBDDAEAEBADEE

Sosyal-2 AEBEbbB ABBeEACDCCaAED             A          

Cevap Anahtarı B AEBEAABCABBBEACDCCDAEDACDACEECBDBECABEDAABEBDC

Matematik                                  C      

Cevap Anahtarı B AEDDBBEDDCABCCBAACACDBECEDADCEADBCBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 2 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
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