
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU Köşebilgi 423241203 TYT Deneme-3 3600 41 41 41

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 22.62 10.41 20.02 9.85 4.76 8.66 9.45 2.95 8.71 4.48 2.97 3.74 46.40 21.09 41.13 229.747

İl Ortalaması 24.20 8.39 22.10 10.61 4.20 9.56 11.46 2.73 10.78 5.32 2.59 4.67 51.59 17.90 47.11 249.960
Okul Ortalaması 24.20 8.39 22.10 10.61 4.20 9.56 11.46 2.73 10.78 5.32 2.59 4.67 51.59 17.90 47.11 249.960

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - DİLAY SEZGİN 0 / 0 36 4 35.00 17 2 16.50 31 3 30.25 17 3 16.25 101.00 12.00 98.00 424.337 121 1 1 1
2 0 - AZEL GÜMÜŞ 0 / 0 34 6 32.50 16 4 15.00 33 4 32.00 13 5 11.75 96.00 19.00 91.25 402.748 186 2 2 2
3 0 - OĞUZ ARI 0 / 0 32 8 30.00 14 6 12.50 33 6 31.50 16 4 15.00 95.00 24.00 89.00 396.805 223 3 3 3
4 0 - KAYRA 11 / 0 35 4 34.00 13 1 12.75 27 5 25.75 15 4 14.00 90.00 14.00 86.50 385.243 266 4 4 4
5 0 - BENGİSU 0 / 0 35 3 34.25 15 3 14.25 24 5 22.75 14 4 13.00 88.00 15.00 84.25 375.923 307 5 5 5
6 0 - UĞUR GÜLEN 12 / 0 29 11 26.25 12 7 10.25 31 4 30.00 14 6 12.50 86.00 28.00 79.00 363.908 373 6 6 6
7 0 - KARTAL DURMAZ 0 / 0 32 8 30.00 17 3 16.25 31 8 29.00 6 10 3.50 86.00 29.00 78.75 358.732 389 7 7 7
8 0 - GÖZDE AYDOĞAN 12 / 0 35 5 33.75 15 4 14.00 21 2 20.50 7 1 6.75 78.00 12.00 75.00 343.413 457 8 8 8
9 0 - ELİF 0 / 0 36 3 35.25 14 4 13.00 17 5 15.75 11 4 10.00 78.00 16.00 74.00 338.765 486 9 9 9

10 137 - CEMRE UYANIK 12 / 0 30 8 28.00 14 4 13.00 19 5 17.75 14 2 13.50 77.00 19.00 72.25 335.655 504 10 10 10
11 44 - ÇAĞATAY ERTEN 11 / A 27 13 23.75 13 7 11.25 25 7 23.25 14 6 12.50 79.00 33.00 70.75 333.978 515 11 11 11
12 0 - SERCAN ÖZBEK 12 / 0 38 1 37.75 18 2 17.50 15 1 14.75 1 0 1.00 72.00 4.00 71.00 325.120 570 12 12 12
13 0 - EGE ÖZKUL 0 / 0 30 10 27.50 12 7 10.25 19 3 18.25 11 5 9.75 72.00 25.00 65.75 314.525 634 13 13 13
14 0 - ECE DİNÇER 0 / 0 36 2 35.50 12 3 11.25 13 4 12.00 6 4 5.00 67.00 13.00 63.75 302.848 714 14 14 14
15 0 - BATU ÖTGEN 0 / 0 38 2 37.50 18 2 17.50 3 2 2.50 3 1 2.75 62.00 7.00 60.25 284.873 867 15 15 15
16 0 - AFRA NUR KORKMAZ 0 / 0 33 5 31.75 13 5 11.75 12 1 11.75 3 0 3.00 61.00 11.00 58.25 284.678 871 16 16 16
17 0 - ZEYNEP DÜLGER 0 / 0 26 8 24.00 9 3 8.25 19 3 18.25 6 3 5.25 60.00 17.00 55.75 281.770 892 17 17 17
18 0 - ŞEYMA DENİZ 12 / 0 30 1 29.75 16 1 15.75 6 0 6.00 6 0 6.00 58.00 2.00 57.50 279.598 913 18 18 18
19 72 - DERİNSU KÖSEOĞLU 0 / 0 32 7 30.25 14 5 12.75 4 8 2.00 7 4 6.00 57.00 24.00 51.00 257.197 1167 19 19 19
20 0 - NİLAY TEZEL 0 / 0 33 4 32.00 11 3 10.25 4 3 3.25 0 0 0.00 48.00 10.00 45.50 238.828 1423 20 20 20
21 0 - SELEN POTUR 12 / 0 29 7 27.25 12 7 10.25 8 4 7.00 0 0 0.00 49.00 18.00 44.50 237.862 1441 21 21 21
22 83 - HÜSEYİN ÇINAR 12 / 0 28 7 26.25 14 5 12.75 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 12.00 39.00 216.257 1809 22 22 22
23 97 - İREM O 0 / 0 29 10 26.50 12 3 11.25 1 0 1.00 0 0 0.00 42.00 13.00 38.75 216.218 1811 23 23 23
24 0 - BERK 0 / 0 14 22 8.50 5 6 3.50 20 9 17.75 6 12 3.00 45.00 49.00 32.75 208.995 1945 24 24 24
25 0 - BUĞRA ÖZKAN 0 / 0 18 12 15.00 9 7 7.25 9 1 8.75 4 5 2.75 40.00 25.00 33.75 206.415 1995 25 25 25
26 0 - NEVZAT ANILIR 0 / 0 22 14 18.50 6 11 3.25 5 2 4.50 6 6 4.50 39.00 33.00 30.75 195.583 2200 26 26 26
27 0 - DEFNE SEÇKİN 0 / 0 21 15 17.25 10 3 9.25 3 1 2.75 4 7 2.25 38.00 26.00 31.50 195.475 2201 27 27 27
28 0 - ELİF 12 / 0 14 12 11.00 8 7 6.25 4 1 3.75 6 1 5.75 32.00 21.00 26.75 182.695 2419 28 28 28
29 0 - METO 11 / B 4 2 3.50 2 1 1.75 16 1 15.75 3 1 2.75 25.00 5.00 23.75 179.680 2469 29 29 29
30 113 - SEHER KART 0 / 0 22 14 18.50 9 7 7.25 1 2 0.50 0 0 0.00 32.00 23.00 26.25 177.118 2512 30 30 30
31 0 - İRE M CAN 11 / 0 18 18 13.50 12 4 11.00 0 2 -0.50 1 0 1.00 31.00 24.00 25.00 172.550 2593 31 31 31
32 0 - TUNA ÖNEM 0 / 0 15 10 12.50 7 3 6.25 5 0 5.00 0 1 -0.25 27.00 14.00 23.50 171.115 2610 32 32 32
33 0 - DAĞHAN KASÇI 0 / 0 16 8 14.00 6 6 4.50 2 0 2.00 1 0 1.00 25.00 14.00 21.50 163.725 2722 33 33 33
34 777 - HANDE 12 / 0 19 9 16.75 2 3 1.25 0 0 0.00 2 2 1.50 23.00 14.00 19.50 156.818 2803 34 34 34
35 0 - YAREN ÇAKIR 0 / 0 13 15 9.25 9 5 7.75 1 1 0.75 0 1 -0.25 23.00 22.00 17.50 149.645 2892 35 35 35
36 0 - OĞUZHAN DOĞAN 0 / 0 6 6 4.50 11 1 10.75 3 4 2.00 0 0 0.00 20.00 11.00 17.25 149.343 2899 36 36 36
37 0 - YASİN DURSUN 0 / 0 14 17 9.75 8 2 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 19.00 17.25 148.540 2904 37 37 37
38 0 - IRMAK KILIÇ 12 / 0 9 8 7.00 1 2 0.50 4 0 4.00 0 1 -0.25 14.00 11.00 11.25 132.703 3087 38 38 38
39 154 - ESRA ACAR 0 / 0 13 22 7.50 6 12 3.00 0 5 -1.25 1 3 0.25 20.00 42.00 9.50 124.062 3203 39 39 39
40 0 - YİĞİT 0 / 0 6 1 5.75 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 2.00 8.50 121.587 3241 40 40 40
41 0 - MRV 12 / 0 5 2 4.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 6.00 2.00 5.50 113.050 3332 41 41 41


