
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAYISAL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU Köşebilgi 423241203 AYT Deneme-3 1933 22 22 22

Ortalamalar
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 8.21 5.20 6.91 4.18 2.95 3.44 8.87 4.71 7.70 7.15 6.69 5.48 28.42 19.56 23.53 172.721 162.749 173.152
İl Ortalaması 15.59 5.82 14.14 8.23 3.23 7.42 12.14 3.55 11.25 7.18 3.91 6.20 43.14 16.50 39.01 214.976 213.339 235.601

Okul Ortalaması 15.59 5.82 14.14 8.23 3.23 7.42 12.14 3.55 11.25 7.18 3.91 6.20 43.14 16.50 39.01 214.976 213.339 235.601

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 0 - OĞUZ ARI 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 35 4 34.00 33 7 31.25 68.00 11.00 65.25 382.239 218.722 218.722 9 1 1 1
2 0 - AZEL GÜMÜŞ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 28 6 26.50 23 10 20.50 51.00 16.00 47.00 337.334 221.099 221.099 29 2 2 2
3 0 - UĞU GÜLEN 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 30 6 28.50 27 11 24.25 57.00 17.00 52.75 328.206 205.563 205.563 39 3 3 3
4 0 - BENGİSU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 25 6 23.50 19 12 16.00 44.00 18.00 39.50 314.301 210.369 210.369 48 4 4 4
5 0 - EGE ÖZKUL 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 23 5 21.75 28 11 25.25 51.00 16.00 47.00 300.178 185.810 185.810 76 5 5 5
6 0 - DİLAY SEZGİN 0 / 0 28 8 26.00 0 0 0.00 25 5 23.75 0 0 0.00 53.00 13.00 49.75 296.710 308.135 308.135 79 6 6 6
7 0 - KARTAL DURMAZ 0 / 0 33 7 31.25 0 0 0.00 33 6 31.50 0 0 0.00 66.00 13.00 62.75 292.323 297.826 297.826 91 7 7 7
8 137 - CEMRE 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 10 8 8.00 14 16 10.00 24.00 24.00 18.00 235.268 194.262 194.262 288 8 8 8
9 0 - GÖZDE AYDOĞAN 12 / 0 21 7 19.25 0 0 0.00 13 2 12.50 0 0 0.00 34.00 9.00 31.75 232.615 256.132 256.132 300 9 9 9

10 0 - SERCAN ÖZBEK 12 / 0 39 1 38.75 31 5 29.75 7 6 5.50 0 0 0.00 77.00 12.00 74.00 205.558 306.548 395.252 426 10 10 10
11 0 - AFRA NUR KORKMAZ 0 / 0 27 7 25.25 12 4 11.00 7 3 6.25 0 0 0.00 46.00 14.00 42.50 191.496 250.088 283.414 503 11 11 11
12 666666 - BATU ÖTGEN 0 / 0 37 3 36.25 38 2 37.50 0 0 0.00 0 0 0.00 75.00 5.00 73.75 173.949 282.949 395.146 656 12 12 12
13 0 - DOĞA BATDAL 0 / 0 31 8 29.00 0 0 0.00 13 0 13.00 0 0 0.00 44.00 8.00 42.00 168.660 220.000 220.000 705 13 13 13
14 98 - FURKAN ŞAHİNOĞLU 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 9 8 7.00 9 13 5.75 18.00 21.00 12.75 164.038 132.000 132.000 758 14 14 14
15 0 - NİLAY TEZEL 0 / 0 20 6 18.50 11 2 10.50 2 0 2.00 0 0 0.00 33.00 8.00 31.00 161.171 211.131 243.162 796 15 15 15
16 83 - HÜSEYİN ÇINAR 12 / 0 22 14 18.50 23 10 20.50 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 24.00 39.00 146.503 203.269 264.981 994 16 16 16
17 97 - İREM O 0 / 0 30 9 27.75 25 7 23.25 0 0 0.00 0 0 0.00 55.00 16.00 51.00 146.487 229.821 299.192 995 17 17 17
18 144 - HAMZA KARADENİZ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 1.50 5 6 3.50 9.00 16.00 5.00 141.610 132.000 132.000 1101 18 18 18
19 0 - SUDE D 0 / 0 4 2 3.50 8 9 5.75 1 0 1.00 0 0 0.00 13.00 11.00 10.25 134.820 142.300 159.739 1335 19 19 19
20 113 - SEHER KART 0 / 0 13 15 9.25 7 6 5.50 1 0 1.00 0 0 0.00 21.00 21.00 15.75 133.667 159.814 176.314 1423 20 20 20
21 60 - EYLÜL GÜNDÜZ 12 / 0 26 13 22.75 17 10 14.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 43.00 24.00 37.00 131.295 200.000 243.553 1664 21 21 21
22 154 - ESRA ACAR 0 / 0 12 28 5.00 9 16 5.00 1 2 0.50 0 0 0.00 22.00 46.00 10.50 111.035 125.625 140.549 1917 22 22 22


