
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 3.SAYI 34 1028 1099 206502

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,2 7,2 27,41 12,8 3,6 11,92 13,3 4,0 12,35 5,7 4,4 4,54 61,0 19,2 56,22 306,510

Okul Ortalaması 29,7 7,3 27,86 13,1 3,6 12,17 12,8 4,6 11,68 6,2 5,4 4,87 61,8 20,7 56,58 309,450

KATILIMLAR

1 0 MİRAY KARAASLAN 37 3 36,25 19 1 18,75 38 2 37,50 18 2 17,50 112 8 110,00 470,188 1 1 3 3 1433

2 0 KAĞAN ÖNVERMEZ 12 33 6 31,50 17 3 16,25 32 1 31,75 19 1 18,75 101 11 98,25 435,370 1 2 39 41 9424

3 0 OĞUZ ARI 13C 36 4 35,00 16 4 15,00 32 5 30,75 9 9 6,75 93 22 87,50 401,970 1 3 119 126 23904

4 0 UĞUR GÜLEN 12 34 6 32,50 16 3 15,25 27 10 24,50 11 8 9,00 88 27 81,25 383,510 2 4 193 203 34606

5 385 DOĞUHAN KARAOK 35 3 34,25 15 3 14,25 23 3 22,25 8 9 5,75 81 18 76,50 368,808 2 5 247 264 44724

6 109 AYÇANUR BİRCAN 35 3 34,25 13 4 12,00 24 6 22,50 9 9 6,75 81 22 75,50 365,828 3 6 256 275 46865

7 0 BENGİSU YILMAZ 32 6 30,50 17 3 16,25 15 6 13,50 14 3 13,25 78 18 73,50 360,535 4 7 277 298 50948

8 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜ 12 28 12 25,00 16 3 15,25 33 4 32,00 0 2 -0,50 77 21 71,75 355,415 3 8 297 319 54842

9 112 AZEL GÜMÜŞ 32 7 30,25 16 4 15,00 20 6 18,50 9 9 6,75 77 26 70,50 351,248 5 9 312 334 58152

10 0 DOĞA BATDAL 40 0 40,00 16 2 15,50 15 3 14,25 71 5 69,75 347,445 6 10 329 352 61344

11 0 AZRA ÇAKMAK 37 3 36,25 17 1 16,75 8 7 6,25 10 7 8,25 72 18 67,50 341,468 7 11 372 399 66664

12 99 ELİF KOPUZ 37 3 36,25 13 4 12,00 10 6 8,50 11 6 9,50 71 19 66,25 337,743 8 12 389 416 70086

13 54 SELİN KAYA 12 34 5 32,75 15 4 14,00 17 7 15,25 6 12 3,00 72 28 65,00 334,163 4 13 413 440 73452

14 0 ECE DİNÇER 13 35 5 33,75 12 1 11,75 13 2 12,50 4 1 3,75 64 9 61,75 324,248 1 14 460 487 83341

15 0 SERCAN ÖZBEK 12 30 10 27,50 19 1 18,75 10 4 9,00 3 0 3,00 62 15 58,25 314,460 5 15 514 542 93811

16 68 M EMİR ERSOY 31 4 30,00 16 3 15,25 11 2 10,50 5 11 2,25 63 20 58,00 313,350 9 16 521 552 95023

17 0 ARDA BURAK KOÇ 29 10 26,50 14 3 13,25 9 9 6,75 9 8 7,00 61 30 53,50 300,405 10 17 587 620 109907

18 0 ÜMRAN ÖNDER 12 31 9 28,75 15 5 13,75 9 15 5,25 8 9 5,75 63 38 53,50 300,063 6 18 589 622 110331

19 0 ZEYNEP DÜLGER 27 9 24,75 12 1 11,75 13 4 12,00 4 1 3,75 56 15 52,25 296,728 11 19 611 644 114324

20 137 CEMRE UYANIK 29 6 27,50 8 1 7,75 9 6 7,50 11 6 9,50 57 19 52,25 296,600 12 20 612 645 114457

21 145 AFRA NUR KORKMAZ 33 6 31,50 15 2 14,50 6 2 5,50 54 10 51,50 293,435 13 21 631 667 118150

22 51 FAHRETTİN EFE 12B 22 6 20,50 11 6 9,50 14 2 13,50 9 7 7,25 56 21 50,75 292,890 1 22 634 672 118816

23 67 ALİ ETKA ERSOY 12 28 9 25,75 14 4 13,00 9 3 8,25 3 4 2,00 54 20 49,00 286,713 7 23 673 719 126106

24 98 FURKAN ŞAHİNOĞLU 25 7 23,25 8 7 6,25 12 3 11,25 5 13 1,75 50 30 42,50 267,398 14 24 772 829 147861

25 97 İREM ORHAN 13 26 13 22,75 15 4 14,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 44 20 39,00 256,813 2 25 823 884 158243

26 0 SEFA NUR AVCI 29 10 26,50 12 7 10,25 4 18 -0,50 5 10 2,50 50 45 38,75 255,680 15 26 827 888 159305

27 56 SELEN POTUR 12 26 9 23,75 10 6 8,50 2 0 2,00 6 8 4,00 44 23 38,25 254,588 8 27 831 893 160350

28 0 NURSU İDİ 31 7 29,25 7 0 7,00 2 1 1,75 2 6 0,50 42 14 38,50 254,488 16 28 833 895 160428

29 0 NİLAY TEZEL 21 15 17,25 12 4 11,00 3 1 2,75 6 8 4,00 42 28 35,00 245,618 17 29 857 920 167809

30 113 SEHER KART 25 11 22,25 13 2 12,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 39 17 34,75 244,043 18 30 869 932 169021

31 0 EGE ÖZKUL 23 8 21,00 7 0 7,00 6 7 4,25 36 15 32,25 236,835 19 31 888 953 174021

32 121 EREN ATASOY 12A 25 7 23,25 6 6 4,50 2 2 1,50 1 4 0,00 34 19 29,25 227,313 1 32 902 968 179740

33 0 ERDOĞAN CAN MADAK 12 14 4 13,00 15 3 14,25 2 2 1,50 31 9 28,75 227,135 9 33 903 969 179849

34 154 ESRA ACAR 13 19 21 13,75 4 16 0,00 1 8 -1,00 24 45 12,75 178,718 3 34 984 1055 196232
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