
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU Paraf 123241203 TYT Deneme-3 TG 15746 247 247 21

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 25.67 10.33 23.09 11.88 3.90 10.91 12.61 4.05 11.60 7.51 3.98 6.51 57.67 22.27 52.11 266.620

İl Ortalaması 25.41 8.70 23.23 11.49 3.23 10.68 9.73 3.06 8.97 7.29 4.05 6.28 53.91 19.04 49.15 255.770
Okul Ortalaması 22.24 11.43 19.38 9.90 3.52 9.02 5.43 2.29 4.86 3.38 1.95 2.89 40.95 19.19 36.15 211.563

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 114 - BENGİSU YILMAZ 0 / 0 32 4 31.00 17 1 16.75 17 4 16.00 15 4 14.00 81.00 13.00 77.75 351.673 2404 23 23 1
2 112 - AZEL GÜMÜŞ 0 / 0 28 12 25.00 14 6 12.50 22 4 21.00 12 5 10.75 76.00 27.00 69.25 327.212 3760 45 45 2
3 165 - DOĞA BATDAL 0 / 0 38 2 37.50 17 1 16.75 9 3 8.25 0 0 0.00 64.00 6.00 62.50 294.392 5943 75 75 3
4 0 - ECE DİNÇER 0 / 0 38 2 37.50 13 1 12.75 7 0 7.00 1 1 0.75 59.00 4.00 58.00 280.240 7012 91 91 4
5 99 - ELİF KOPUZ 0 / 0 26 10 23.50 11 2 10.50 14 2 13.50 9 3 8.25 60.00 17.00 55.75 279.817 7045 92 92 5
6 0 - AFRA NUR KORKMAZ 0 / 0 31 7 29.25 10 3 9.25 9 1 8.75 0 0 0.00 50.00 11.00 47.25 247.623 9421 132 132 6
7 95 - ZEYNEP DÜLGER 0 / 0 25 12 22.00 11 2 10.50 6 5 4.75 7 2 6.50 49.00 21.00 43.75 236.450 10219 143 143 7
8 0 - NURSU İDİ 0 / 0 29 10 26.50 11 2 10.50 3 0 3.00 3 2 2.50 46.00 14.00 42.50 230.110 10661 154 154 8
9 96 - SEFA 0 / 0 27 13 23.75 13 6 11.50 7 14 3.50 5 11 2.25 52.00 44.00 41.00 225.493 10965 161 161 9

10 110 - PELİN BİŞKİN 0 / 0 23 10 20.50 9 3 8.25 1 2 0.50 11 4 10.00 44.00 19.00 39.25 221.328 11242 167 167 10
11 144 - HAMZA KARADENİZ 0 / 0 22 8 20.00 10 4 9.00 5 1 4.75 1 1 0.75 38.00 14.00 34.50 205.558 12173 190 190 11
12 56 - SELEN POTUR 12 / 0 22 10 19.50 8 6 6.50 4 1 3.75 0 0 0.00 34.00 17.00 29.75 190.075 12926 201 201 12
13 150 - NİLAY TEZEL 12 / 0 17 19 12.25 10 5 8.75 4 1 3.75 0 0 0.00 31.00 25.00 24.75 174.127 13583 210 210 13
14 97 - İREM ORHAN 0 / 0 20 19 15.25 11 8 9.00 1 1 0.75 0 0 0.00 32.00 28.00 25.00 173.145 13621 211 211 14
15 113 - SEHER KART 0 / 0 21 15 17.25 8 5 6.75 1 2 0.50 0 1 -0.25 30.00 23.00 24.25 170.805 13716 213 213 15
16 0 - YASİN DURSUN 0 / 0 22 16 18.00 5 5 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 21.00 21.75 163.083 13990 217 217 16
17 66 - ELİF UYAR 0 / 0 13 10 10.50 0 0 0.00 3 2 2.50 6 6 4.50 22.00 18.00 17.50 153.175 14302 227 227 17
18 102 - SUDEDEMİRBAŞ 0 / 0 8 8 6.00 12 2 11.50 0 1 -0.25 1 1 0.75 21.00 12.00 18.00 150.572 14372 228 228 18
19 0 - ARDA MERC N 0 / 0 8 16 4.00 8 3 7.25 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 19.00 11.25 129.727 14872 236 236 19
20 0 - GÖRKEM SEZGİN 0 / 0 7 8 5.00 4 2 3.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 11.00 11.00 8.25 120.575 15059 239 239 20
21 154 - ESRA ACAR 0 / 0 10 29 2.75 6 7 4.25 1 3 0.25 0 0 0.00 17.00 39.00 7.25 117.643 15108 241 241 21


