
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme 46 46 46 3852

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,0 11,3 20,20 8,9 5,8 7,46 10,6 5,1 9,32 6,0 5,0 4,76 48,5 27,2 41,74 233,090

Okul Ortalaması 24,0 9,2 21,71 10,5 6,0 9,02 12,1 5,1 10,86 7,2 4,9 6,02 53,9 25,2 47,61 248,260

KATILIMLAR

1 74 MİRAY KARAASLAN   37 3 36,25 17 2 16,50 35 3 34,25 18 2 17,50 107 10 104,50 447,913 1 1 1 1 18

2 75 KAĞANN ÖNVERMEZ 12 36 4 35,00 14 6 12,50 24 7 22,25 15 5 13,75 89 22 83,50 374,895 1 2 2 2 252

3 0 AZEL GÜMÜŞ   33 7 31,25 15 4 14,00 23 5 21,75 13 6 11,50 84 22 78,50 359,383 2 3 3 3 372

4 0 REŞAT KIRBAŞ   31 6 29,50 13 5 11,75 23 5 21,75 14 5 12,75 81 21 75,75 350,293 3 4 4 4 440

5 385 DOĞUHAN KARAOK   27 7 25,25 14 3 13,25 22 7 20,25 17 1 16,75 80 18 75,50 347,743 4 5 5 5 456

6 94 EGE ÖZKUL   31 9 28,75 14 6 12,50 21 10 18,50 16 4 15,00 82 29 74,75 344,670 5 6 6 6 481

7 0 UĞUR GÜLEN 12 27 13 23,75 15 4 14,00 25 13 21,75 14 6 12,50 81 36 72,00 338,613 2 7 7 7 532

8 114 BENGİSU YILMAZ   28 9 25,75 11 7 9,25 23 6 21,50 15 4 14,00 77 26 70,50 333,138 6 8 8 8 578

9 54 SELİN KAYA 12 33 6 31,50 11 6 9,50 17 7 15,25 13 4 12,00 74 23 68,25 322,688 3 9 9 9 668

10 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 27 13 23,75 10 6 8,50 28 6 26,50 6 2 5,50 71 27 64,25 318,355 4 10 10 10 695

11 0 ALPEREN DEMİR 12 29 8 27,00 11 6 9,50 20 3 19,25 11 6 9,50 71 23 65,25 316,223 5 11 11 11 717

12 137 CEMRE UYANIK   27 12 24,00 14 5 12,75 16 7 14,25 13 5 11,75 70 29 62,75 304,918 7 12 12 12 803

13 86 KARTAL DURMAZ   33 7 31,25 12 8 10,00 22 16 18,00 3 6 1,50 70 37 60,75 303,105 8 13 13 13 821

14 2 FERHAT OKÇU 12A 31 9 28,75 14 6 12,50 11 6 9,50 12 7 10,25 68 28 61,00 296,823 1 14 14 14 865

15 99 ELİF KOPUZ   31 8 29,00 10 3 9,25 13 3 12,25 9 6 7,50 63 20 58,00 289,490 9 15 15 15 937

16 165 DOĞA BATDAL   36 2 35,50 12 7 10,25 12 1 11,75 60 10 57,50 289,380 10 16 16 16 940

17 0 CEREN ÖZMEN 11 30 8 28,00 14 1 13,75 7 0 7,00 8 6 6,50 59 15 55,25 278,053 1 17 17 17 1042

18 127 NERGİS ALIM 12 25 9 22,75 11 8 9,00 14 14 10,50 11 8 9,00 61 39 51,25 266,735 6 18 18 18 1159

19 0 AFRA NUR KORKMAZ   30 6 28,50 11 7 9,25 11 1 10,75 52 14 48,50 260,280 11 19 19 19 1239

20 148 ÜMRAN ÖNDER 12 28 12 25,00 11 7 9,25 12 7 10,25 6 7 4,25 57 33 48,75 259,788 7 20 20 20 1246

21 310 MUHAMMED SESİGÜZEL12 25 8 23,00 8 6 6,50 15 5 13,75 5 3 4,25 53 22 47,50 257,835 8 21 21 21 1276

22 98 FURKAN ŞAHİNOĞLU 12 27 8 25,00 11 5 9,75 11 5 9,75 4 10 1,50 53 28 46,00 251,450 9 22 22 22 1360

23 63 ARDA BURAK KOÇ   17 20 12,00 9 10 6,50 18 5 16,75 11 6 9,50 55 41 44,75 249,768 12 23 23 23 1386

24 0 ŞEYMA DENİZ 12 32 6 30,50 12 4 11,00 2 2 1,50 4 3 3,25 50 15 46,25 246,868 10 24 24 24 1425

25 95 ZEYNEP DÜLGER MZ 23 12 20,00 10 3 9,25 11 2 10,50 5 5 3,75 49 22 43,50 243,465 1 25 25 25 1462

26 144 HAMZA KARADENİZ   24 5 22,75 13 1 12,75 8 1 7,75 45 7 43,25 242,035 13 26 26 26 1487

27 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12 27 11 24,25 11 9 8,75 8 3 7,25 5 8 3,00 51 31 43,25 240,840 11 27 27 27 1504

28 96 SEFA   25 14 21,50 13 5 11,75 9 13 5,75 6 13 2,75 53 45 41,75 235,393 14 28 28 28 1599

29 0 ORHUN ERDOĞAN   21 10 18,50 7 4 6,00 6 4 5,00 10 7 8,25 44 25 37,75 220,743 15 29 29 29 1830

30 72 DERİNSU KÖSEOĞLU   27 9 24,75 12 6 10,50 4 5 2,75 2 11 -0,75 45 31 37,25 220,085 16 30 30 30 1840

31 160 ESMANUR KAYA MZ 26 10 23,50 12 6 10,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 41 20 36,00 215,715 2 31 31 31 1920

32 0 DAĞHAN KASÇI   24 16 20,00 8 1 7,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 35 24 29,00 193,840 17 32 32 32 2340

33 113 SEHER KART   25 11 22,25 7 9 4,75 2 4 1,00 1 0 1,00 35 24 29,00 192,258 18 33 33 33 2372

34 97 İREM O   22 16 18,00 13 6 11,50 0 2 -0,50 35 24 29,00 191,910 19 34 34 34 2383

35 0 YASİN DURSUN   22 10 19,50 9 10 6,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 34 24 28,00 187,925 20 35 35 35 2471

36 0 YAREN ÇAKIR   22 8 20,00 8 5 6,75 30 13 26,75 184,868 21 36 36 36 2519

37 56 SELEN POTUR   23 10 20,50 9 7 7,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 32 25 25,75 180,933 22 37 37 37 2597

38 150 NİLAY TEZEL 12 22 12 19,00 9 8 7,00 1 7 -0,75 0 4 -1,00 32 31 24,25 176,753 12 38 38 38 2663

39 0 TUNA ÖNEM   0 2 -0,50 6 3 5,25 14 6 12,50 1 2 0,50 21 13 17,75 163,863 23 39 39 39 2856

40 0 ANIL BABA   0 2 -0,50 5 4 4,00 12 3 11,25 2 5 0,75 19 14 15,50 155,870 24 40 40 40 2971

41 154 ESRA ACAR MZ 21 18 16,50 4 14 0,50 1 3 0,25 26 35 17,25 154,688 3 41 41 41 2991

42 0 MERVE OKTAY 12 14 1 13,75 14 1 13,75 143,450 13 42 42 42 3118

43 0 IRMAK KILIÇ 12 9 17 4,75 5 9 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 14 28 7,00 122,163 14 43 43 43 3353

44 0 SILA NUR ÇELİK   8 5 6,75 0 2 -0,50 8 7 6,25 119,865 25 44 44 44 3385

45 0 YİĞİT TAŞAN   1 1 0,75 3 8 1,00 3 4 2,00 2 5 0,75 9 18 4,50 115,318 26 45 45 45 3464

46 168 YUSUF AKIN AKTAŞ 11 7 21 1,75 5 15 1,25 12 36 3,00 109,543 2 46 46 46 3547
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme 46 46 46 3852

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,0 11,3 20,20 8,9 5,8 7,46 10,6 5,1 9,32 6,0 5,0 4,76 48,5 27,2 41,74 233,090

Okul Ortalaması 24,0 9,2 21,71 10,5 6,0 9,02 12,1 5,1 10,86 7,2 4,9 6,02 53,9 25,2 47,61 248,260

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA NUR KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,280 233,090 11 19 19 19 1239

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 11 1 10,75 27 11,24 10,86 9,32

Toplam: 120 52 14 48,50 40 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe aADBCEBACDcDA  B EbAADECcBAeBBDC BEBCBcD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EaCDAaDbaEBDc DcCe B     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik  E  aDB     BB  B   D D  A EC           

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 6 75

Türkçe 40 30 6 75

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 5 1 63
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 13 2 81
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 4 1 80

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 1 28

Matematik-1 40 11 1 28

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 3 0 60
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 1 0 100
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 1 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 2 0 40
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 0 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 0 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 1 0 50
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL BABA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,870 233,090 24 40 40 40 2971

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 2 -0,50 -1 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 12 3 11,25 28 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 19 14 15,50 13 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe  de                                     

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal bDAEaaEaD                

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik c e   DAaCEA ECBA  DB B                 

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

TYT Fen  AeBb      d      eb

Cevap Anahtarı B EADBCDEDDBBACEDBCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 0 2 0

Türkçe 40 0 2 0

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 0 0 0
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 0 2 0
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 0 0 0
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 0 0 0
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 0 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 0 0 0
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 3 2 60

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 0 0 0
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 3 30

Matematik-1 40 12 3 30

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 1 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 1 0 50
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 3 1 60
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 2 0 100
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 2 2 29

10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 1 0 100
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0
9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 0 0
9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 1 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BURAK KOÇ 63   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,768 233,090 12 23 23 23 1386

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 18 5 16,75 42 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 55 41 44,75 37 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe edcECABAABBDCcecBCecadAe CdBcdDEbda d dd

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal eDdbaBdCb cCDBcbBDCe     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik   eAB D DbEA ECBA eDBDBbc ADB   B       

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

TYT Fen  ADBeDbDDcBACE eeb E

Cevap Anahtarı B EADBCDEDDBBACEDBCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 20 43

Türkçe 40 17 20 43

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 9 7 56
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 3 2 60
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 2 2 40
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 1 2 33
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 2 4 25
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 1 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 1 4 20

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 5 45

Matematik-1 40 18 5 45

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 1 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 2 0 100
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 4 0 80
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 2 0 100
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 1 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 1 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 6 55

Fizik 7 4 2 57

10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 1 0 100
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 1 0 100
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 1 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 1 0 100
9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 1 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 1 0
9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 1 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZEL GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,383 233,090 2 3 3 3 372

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 23 5 21,75 54 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 84 22 78,50 65 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe CADBCEBcCDbDADcBeEdAADECABAABBbCaBEBCBAD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EDCeACD BcBDcdDDCBDB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik AECDBDBbE  D B  BbB DAa EAbECBb BED   B 

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen BaDE cDACEeDBBDAdbdC

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 5 0 100
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 5 3 63
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 13 3 81
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 4 1 80

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 5 58

Matematik-1 40 23 5 58

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 3 1 60
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 1 0 100
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 1 0 100
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 2 1 40
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 2 0 100
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 2 0 100
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 2 0 100
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 2 0 100
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 13 6 65

Fizik 7 4 2 57

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 1 0 100
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 1 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 1 0 100
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 1 0 100
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 1 0 100
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 1 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 1 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU YILMAZ 114   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,138 233,090 6 8 8 8 578

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 23 6 21,50 54 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 77 26 70,50 59 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe AdcEdABAeBBbCEBEBCBADCADBCcBdCD DAb B Eb

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal eD EDBcC dcdDBceBDCB     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik   Bda DAaCEA ECBA CDBDB dCAcBB  B e BED 

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

TYT Fen  cDBCedaDBBACEDBCDAE

Cevap Anahtarı B EADBCDEDDBBACEDBCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 14 2 88
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 1 4 20
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 5 0 63
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 1 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 3 1 60

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 6 58

Matematik-1 40 23 6 58

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 1 1 50
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 4 1 80
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 2 0 100
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 1 0 100
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 1 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 2 0 100
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 15 4 75

Fizik 7 3 3 43

10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 1 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 1 0 100
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 1 0 100
9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 1 0 100
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100
9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 1 0 100
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 1 0 100
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE UYANIK 137   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,918 233,090 7 12 12 12 803

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 16 7 14,25 36 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 70 29 62,75 52 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe CAadCEBAeDabdecBedbAADECABAABB CEBEBCBcD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EaCDAaD aEBDDdDDCdDB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik A  D DB   AeaB   bB D  CEAbECde BcD   B 

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen BbaE eDACEaDBdDAE BC

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 3 2 60
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 2 6 25
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 1 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 14 1 88
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 4 1 80

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 7 40

Matematik-1 40 16 7 40

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 3 0 60
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 3 20
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 0 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 2 0 100
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 1 1 50
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 1 1 50
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 13 5 65

Fizik 7 3 3 43

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 1 0 100
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 1 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 1 0 100
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 0 83

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 1 0 100
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 1 0 100
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 1 0 100
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞHAN KASÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,840 233,090 17 32 32 32 2340

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 35 24 29,00 24 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe aADBCEBcdDdbAebBbdbAdDECeBAABBDCaBEcadAD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EDCDA          DCe B     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik       B   d         D      Ed           

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen dbab e              

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 16 60

Türkçe 40 24 16 60

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 5 0 100
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 3 5 38
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 1 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 10 6 63
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 25 8 1 32

Tarih-1 5 5 0 100

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 1 0 20
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 0 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 1 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 5 0

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİNSU KÖSEOĞLU 72   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,085 233,090 16 30 30 30 1840

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 45 31 37,25 31 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe  AeBCEBAdDdbA  d EbAADECABAABBDCEdbBCBdD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal Eab ACb BEBDDCecCBeB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik A e    d    BB           c Eb         e 

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen dbD Eeeed a c  cb d 

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 9 68

Türkçe 40 27 9 68

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 1 1 33
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 2 4 25
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 13 3 81
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 2 2 40

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 2 1 40
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 1 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 0 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 0 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 1 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 1 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 11 10

Fizik 7 2 4 29

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 0 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 1 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 1 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 1 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 1 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 1 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA BATDAL 165   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,380 233,090 10 16 16 16 940

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 12 1 11,75 29 11,24 10,86 9,32

Toplam: 120 60 10 57,50 48 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBdCD DADaBAE 

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal CDdEDaECDeDbDab BcCB     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik  CB B DADC AbECBA                       

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 2 90

Türkçe 40 36 2 90

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 15 0 94
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 5 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 5 0 100
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 6 1 75
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 4 1 80

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 1 30

Matematik-1 40 12 1 30

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 1 0 50
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 4 0 80
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 2 0 100
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUHAN KARAOK 385   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,743 233,090 4 5 5 5 456

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 22 7 20,25 51 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 80 18 75,50 63 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe AADEC BA BBbCaBEBCBcDaADdCEBA DcDAD   Ee

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal CD EDaECDc  DBDbBDCB     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik   adB DAcCEA ECBAE D  BEcCAe B cB A BEDa

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

TYT Fen  ADBCD DDBBACEDBCDbE

Cevap Anahtarı B EADBCDEDDBBACEDBCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 7 68

Türkçe 40 27 7 68

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 12 3 75
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 0 80
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 3 2 60
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 3 1 38
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 4 0 80

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 7 55

Matematik-1 40 22 7 55

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 0 2 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 1 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 2 0 100
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 4 1 80
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 2 0 100
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 1 0 100
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 1 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 2 0 100
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 20 17 1 85

Fizik 7 5 0 71

10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 1 0 100
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 7 0 100

9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 1 0 100
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 1 0 100
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 1 0 100
9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 1 0 100
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100
9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 1 0 100
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 1 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ÖZKUL 94   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,670 233,090 5 6 6 6 481

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 21 10 18,50 46 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 82 29 74,75 62 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe CADBCEBcCDcbAedBAEbAAeECABAABBbaEBEBCBAD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EDbDACccBEcbDCDcCBDB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik AEeDeDBEE ADBBd BAB Dc bd     eEBEDBdcBe

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen BCebEAeACEDDBBbAEDBC

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 5 0 100
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 5 3 63
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 1 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 13 3 81
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 4 1 80

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 10 53

Matematik-1 40 21 10 53

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 1 0 20
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 1 0 100
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 1 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 1 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 2 0 100
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 1 1 50
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 1 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 2 0 100
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 1 0

TYT Fen 20 16 4 80

Fizik 7 4 3 57

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 1 0 100
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 1 0 100
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 1 0 100
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 1 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 1 0 100
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 1 0 100
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KOPUZ 99   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,490 233,090 9 15 15 15 937

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 63 20 58,00 48 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe AAeECABAABBeCEBEBCecDCADBCEBACDcDADcBe b

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal C  EDaE c  dDB  BDCB     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik   B B DA  Eb E BA     Bb  AcBB        D 

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

TYT Fen  eeBbeEDDcBAC  d D E

Cevap Anahtarı B EADBCDEDDBBACEDBCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 13 3 81
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 1 80
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 5 3 63
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 3 0 60

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 3 33

Matematik-1 40 13 3 33

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 2 0 100
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 2 1 40
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 1 0 50
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 0 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 1 0 50
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 6 45

Fizik 7 2 4 29

10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 1 0 100
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 1 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 1 0 100
9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 1 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 0 0
9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 1 0 100
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARADENİZ 144   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,035 233,090 13 26 26 26 1487

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 11,24 10,86 9,32

Toplam: 120 45 7 43,25 36 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe AdDECABcABBDCaBEBCBdDCADBCE     a      C

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal CDAEDa CD   D  DBDCB     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik   e   D D EA EC A    D                  

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 5 60

Türkçe 40 24 5 60

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 14 2 88
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 1 80
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 3 1 60
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 0 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 0 1 0
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 13 1 52

Tarih-1 5 5 0 100

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 1 20

Matematik-1 40 8 1 20

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 1 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 1 0 50
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 4 0 80
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 1 0 50
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM O 97   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,910 233,090 19 34 34 34 2383

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 11,24 10,86 9,32

Toplam: 120 35 24 29,00 24 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe eADbaABAcBBaCaBaBCBcDaADdCcBcCDcDA ad dC

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal CDAaDacCD DaDBDbBcCB     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik                               d c       

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 11 5 69
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 3 2 60
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 2 3 40
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 4 3 50
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 4 1 80

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 0 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 0 0 0
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 0 0
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 1 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KARTAL DURMAZ 86   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,105 233,090 8 13 13 13 821

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 22 16 18,00 45 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 70 37 60,75 51 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe CADBCEBeCDEDADcBebbeADECABdABBDCEBEBCBAD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EDbDACDeaEBDcaDcCBee     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik A eDBDBacCAeBBcCBcBaDbabEAbECBeEBEeadcB 

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen Baeba  eCc         C

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 5 0 100
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 6 2 75
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 13 3 81
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 4 1 80

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 16 55

Matematik-1 40 22 16 55

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 4 1 80
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 1 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 3 2 60
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 1 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 2 0 100
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 1 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 2 0 100
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 1 1 50
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 1 4 14

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 0 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KARAASLAN 74   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
447,913 233,090 1 1 1 1 18

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 35 3 34,25 86 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 107 10 104,50 87 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe AAeECABAABBDCaBEBCBADCADBCEBACDcDADEBAEC

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal CDAEDBECD DdDBDeBDCB     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik BCaABCDADCEAAECBAEeDBDBEECADBB bBDA BEDB

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

TYT Fen cADBCDdDDBBACEDBCDAE

Cevap Anahtarı B EADBCDEDDBBACEDBCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 37 3 93

Türkçe 40 37 3 93

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 15 1 94
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 1 80
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 5 0 100
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 7 1 88
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 17 2 68

Tarih-1 5 5 0 100

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 35 3 88

Matematik-1 40 35 3 88

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 5 0 100
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 1 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 2 0 100
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 5 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 2 0 100
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 1 0 100
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 1 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 2 0 100
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 1 0 100
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 2 0 100
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 20 18 2 90

Fizik 7 5 2 71

10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 1 0 100
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 1 0 100
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 1 0 100
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 1 0 100
9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 1 0 100
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100
9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 1 0 100
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 1 0 100
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ORHUN ERDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,743 233,090 15 29 29 29 1830

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 44 25 37,75 31 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe  ADBCcB  DcbA  d cCeAeECABAABea  BEB BcD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal Ece ACD a      DC eB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik A   a Bb CA  Be   B   a                 

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen dCadbADACE DB Dd eBd

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 10 53

Türkçe 40 21 10 53

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 0 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 3 2 60
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 0 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 2 3 25
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 10 3 63
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 25 7 4 28

Tarih-1 5 2 2 40

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 2 1 40
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 1 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 0 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 1 0 50
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 3 4 43

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 1 0 100
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 0 71

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 1 0 100
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 1 0 100
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 1 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 1 0 100
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
REŞAT KIRBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,293 233,090 3 4 4 4 440

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 23 5 21,75 54 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 81 21 75,75 63 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe  ADBCEBACDcDADEBcEbAADECc AABBDC BdBCcAD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EDeDACDAaEBae DDCe B     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik AECDBDBc CAcaB  a B DADCEA EC A BEa   B 

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen BbadEeDACEeDBBD EDBC

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 6 78

Türkçe 40 31 6 78

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 0 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 5 0 100
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 6 2 75
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 11 4 69
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 0 80

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 4 1 80

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 5 58

Matematik-1 40 23 5 58

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 5 0 100
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 1 0 100
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 1 0 100
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 0 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 1 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 2 0 100
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 1 0 50
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 1 1 50
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 14 5 70

Fizik 7 3 4 43

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 1 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 1 0 100
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 0 83

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 1 0 100
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 1 0 100
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA 96   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,393 233,090 14 28 28 28 1599

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 9 13 5,75 14 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 53 45 41,75 35 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe aADBCEBcC cbAedBbdCedcECAdAcBBDCEBEBCBcD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EDCDAaabaEBcD DDCB B     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik AEd d BcEbbeBBa   d  baaEAdEb           

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen BbaEbebAedcDca dEcdC

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 14 63

Türkçe 40 25 14 63

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 3 4 38
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 1 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 15 1 94
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 5 0 100

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 13 23

Matematik-1 40 9 13 23

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 3 2 60
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 1 0 100
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 1 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 1 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 2 0 100
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 1 1 50
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 1 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 1 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 13 30

Fizik 7 2 5 29

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 1 0 100
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 1 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 1 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 1 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 1 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KART 113   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,258 233,090 18 33 33 33 2372

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 35 24 29,00 24 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe CADedEBc DdcA  B dbAAcECABAbBBDaEBEBCBcD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal bDCbAbaeB e  dDD dbB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik e     Ba  c  d      D                   

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen           D         

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 2 3 40
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 3 2 38
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 14 2 88
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 25 7 9 28

Tarih-1 5 3 2 60

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 0 1 0
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 1 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 0 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 0 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 0 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 1 0 100
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN POTUR 56   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,933 233,090 22 37 37 37 2597

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 0 6 -1,50 -4 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 32 25 25,75 21 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe aADBCEBc DbbA    cC AcECABA BBeCaBEcCBAb

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EDbDAaD cdBc   DCcbB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik e             d e d        b d          

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen a    e              

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 10 58

Türkçe 40 23 10 58

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 5 0 100
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 2 2 25
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 11 4 69
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 3 1 60

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 4 1 80

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 6 0

Matematik-1 40 0 6 0

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 0 2 0
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 1 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 1 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 1 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 0 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA NUR ÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,865 233,090 25 44 44 44 3385

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 5 6,75 17 21,20 21,71 20,20

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 8 7 6,25 5 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe CA   EBe D bA    cb dD        D         

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Fen    d e              

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC
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TÜR FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 5 20

Türkçe 40 8 5 20

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 0 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 2 0 40
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 2 1 25
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 1 1 6
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 1 1 20

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ÖNEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,863 233,090 23 39 39 39 2856

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 2 -0,50 -1 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 14 6 12,50 31 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 21 13 17,75 15 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe  de                                     

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal bDAEDaEaD                

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik c e   DAaCEA ECBA  DB B dC eBd          

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

TYT Fen  Ae               e 

Cevap Anahtarı B EADBCDEDDBBACEDBCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 0 2 0

Türkçe 40 0 2 0

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 0 0 0
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 0 2 0
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 0 0 0
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 0 0 0
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 0 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 0 0 0
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 3 24

Tarih-1 5 4 1 80

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 0 0 0
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 6 35

Matematik-1 40 14 6 35

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 1 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 1 0 50
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 4 1 80
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 2 0 100
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 2 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 1 14

10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 1 0 100
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0
9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 0 0
9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 1 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,868 233,090 21 36 36 36 2519

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,24 9,02 7,46

Toplam: 120 30 13 26,75 22 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe eADECABd BB C BEBCBce ADBCE c D aA  d bC

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal C AED bace    Db DCB     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 8 55

Türkçe 40 22 8 55

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 11 3 69
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 0 80
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 3 1 60
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 0 67
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 2 2 25
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 4 0 80

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 4 0

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 0 0 0
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,925 233,090 20 35 35 35 2471

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 34 24 28,00 23 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe AAeECABdAcBDaEdEaCBcDbADBCEBc D  A b    

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal dDAbDdcaDdadD DbBDCd     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik e e                                     

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

TYT Fen aADa  E             

Cevap Anahtarı B EADBCDEDDBBACEDBCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 10 55

Türkçe 40 22 10 55

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 10 5 63
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 1 80
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 2 1 25
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 3 2 60

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 1 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 0 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 0 0 0
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 0 0
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 3 2 43

10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 1 0 100
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0
9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 0 0
9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TAŞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,318 233,090 26 45 45 45 3464

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 26 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 1 0,75 2 21,20 21,71 20,20

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 3,23 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,67 1,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,76 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,71 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 9,24 9,02 7,46

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 11,24 10,86 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,60 1,46 1,38

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,81 2,76 2,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,85 1,80 1,33

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 6,25 6,02 4,76

Toplam: 120 9 18 4,50 4 45,51 45,23 38,91

TYT Türkçe                               Dd        

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal ead cdbCD      D c d     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik d     D a  A bCe                        

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

TYT Fen  c aeDd  e      C   

Cevap Anahtarı B EADBCDEDDBBACEDBCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 1 1 3

Türkçe 40 1 1 3

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 0 0 0
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 0 0 0
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 0 0 0
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 0 0 0
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 0 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 1 1 13
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 8 12

Tarih-1 5 0 4 0

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 0 0 0
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 0 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 1 2 20
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 1 1 50
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 4 14

10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 0 0
9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 1 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0
9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100
9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZMEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,053 233,090 1 17 17 17 1042

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 2 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 14,88 21,71 20,20

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,88 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,00 1,67 1,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,62 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,00 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 7,50 9,02 7,46

Matematik-1 40 7 0 7,00 18 7,00 10,86 9,32

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -1,25 1,46 1,38

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,75 2,76 2,05

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,00 1,80 1,33

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,50 6,02 4,76

Toplam: 120 59 15 55,25 46 29,12 45,23 38,91

TYT Türkçe eADECABAABBDCEBEBCBADCADBCc daDcDAe BcEb

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal CD b BECD DCDB  BDCB     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik                  E DBDBE   D            

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

TYT Fen  eedb d DcBACED CD  

Cevap Anahtarı B EADBCDEDDBBACEDBCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 14 2 88
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 5 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 3 1 60
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 4 3 50
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 1 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 1 56

Tarih-1 5 2 1 40

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 0 18

Matematik-1 40 7 0 18

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 2 0 40
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 0 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 0 0 0
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 0 0
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 1 0 100
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 6 40

Fizik 7 0 5 0

10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 1 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 1 0 100
9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 0 50

10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100
9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 1 0 100
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AKIN AKTAŞ 168 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
109,543 233,090 2 46 46 46 3547

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 2 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 21 1,75 4 14,88 21,71 20,20

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,88 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,00 1,67 1,38

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,62 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,00 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 7,50 9,02 7,46

Toplam: 120 12 36 3,00 3 29,12 45,23 38,91

TYT Türkçe bcDcae db dcCbeadCabDbceBacaAC          

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal aDcbbaEdcdbCeBaedaCa     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 21 18

Türkçe 40 7 21 18

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 3 11 19
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 1 3 20
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 1 4 20
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 0 3 0
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 1 0 13
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 15 20

Tarih-1 5 1 4 20

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 0 1 0
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN DEMİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,223 233,090 5 11 11 11 717

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 14 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 23,50 21,71 20,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,77 1,67 1,38

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,81 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,40 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,08 9,02 7,46

Matematik-1 40 20 3 19,25 48 12,08 10,86 9,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,63 1,46 1,38

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,50 2,76 2,05

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,81 1,80 1,33

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 5,94 6,02 4,76

Toplam: 120 71 23 65,25 54 48,66 45,23 38,91

TYT Türkçe bADBCEBA DEDA  BcdbAAeECAaAABBDCaBEBCBdD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EDCDAC  abBDa DcCdeB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik AE Da B   ADBB  B B DADbEAbECB     B  B 

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen dCedbADcCEDD  D EDdC

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 5 1 63
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 14 2 88
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 5 0 100

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 3 50

Matematik-1 40 20 3 50

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 4 0 80
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 1 0 100
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 1 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 2 0 40
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 0 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 2 0 100
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 2 0 100
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 6 55

Fizik 7 3 4 43

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 1 0 100
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 1 0 100
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 1 0 100
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 1 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 59 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,355 233,090 4 10 10 10 695

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 14 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,50 21,71 20,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,10 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,77 1,67 1,38

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,81 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,40 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,08 9,02 7,46

Matematik-1 40 28 6 26,50 66 12,08 10,86 9,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,63 1,46 1,38

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,50 2,76 2,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,81 1,80 1,33

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 5,94 6,02 4,76

Toplam: 120 71 27 64,25 54 48,66 45,23 38,91

TYT Türkçe edcECABdcBBabEBEBCBADaADdCEBcCDaDADEBcaC

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal CD EaaECDccb B  BDCe     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik B BAB DA CEAbEdBAECDBDBb CADBB  BaAEBbDd

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

TYT Fen    BbDE  c AC   C   

Cevap Anahtarı B EADBCDEDDBBACEDBCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 12 4 75
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 2 3 40
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 6 2 75
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 3 1 60

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 6 70

Matematik-1 40 28 6 70

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 2 0 100
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 4 0 80
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 1 1 50
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 1 0 100
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 1 0 100
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 0 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 1 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 1 1 50
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 20 6 2 30

Fizik 7 3 1 43

10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 0 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 0 0
9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 1 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0
9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100
9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜNDÜZ 60 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,840 233,090 11 27 27 27 1504

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 14 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,50 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,77 1,67 1,38

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,40 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,08 9,02 7,46

Matematik-1 40 8 3 7,25 18 12,08 10,86 9,32

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,63 1,46 1,38

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,50 2,76 2,05

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,81 1,80 1,33

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,94 6,02 4,76

Toplam: 120 51 31 43,25 36 48,66 45,23 38,91

TYT Türkçe aADdCEBb DcDcbcd ECAADECABAbBBbCcBEBCBAD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EDCDdCDdaEaDaaDcCdeB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik dc D    E  D  B  b   A CE             B 

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen decbEe ACccD    c  C

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 2 4 25
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 1 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 14 2 88
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 25 11 9 44

Tarih-1 5 4 1 80

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 3 20

Matematik-1 40 8 3 20

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 0 1 0
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 1 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 0 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 1 0 50
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 1 5 14

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 1 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 1 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ŞAHİNOĞLU 98 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,450 233,090 9 22 22 22 1360

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 14 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 23,50 21,71 20,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,77 1,67 1,38

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,81 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,40 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,08 9,02 7,46

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 12,08 10,86 9,32

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,63 1,46 1,38

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,50 2,76 2,05

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,81 1,80 1,33

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 5,94 6,02 4,76

Toplam: 120 53 28 46,00 38 48,66 45,23 38,91

TYT Türkçe bADBCcBcdD DADdB  CAADECABAAcB CaBEB BAb

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EDCDACDeacB  d DCa B     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik A  DeDBd C a B      D De A E     c    B 

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen aC dbeDACdc ee  d c 

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 8 68

Türkçe 40 27 8 68

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 4 2 50
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 0 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 11 3 69
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 5 0 100

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 5 28

Matematik-1 40 11 5 28

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 5 0 100
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 1 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 0 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 0 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 1 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 10 20

Fizik 7 2 4 29

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 4 29

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 1 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 1 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 1 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 1 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KILIÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,163 233,090 14 43 43 43 3353

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 14 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 17 4,75 12 23,50 21,71 20,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,77 1,67 1,38

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,81 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,40 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 9,08 9,02 7,46

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 12,08 10,86 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,63 1,46 1,38

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,50 2,76 2,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,81 1,80 1,33

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 5,94 6,02 4,76

Toplam: 120 14 28 7,00 6 48,66 45,23 38,91

TYT Türkçe bAadCEBc Dbeb    cC dc  Ac  Bd  adEe c b

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EbebAa   b b dDDae B     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik                   a                     

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen a                   

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 17 23

Türkçe 40 9 17 23

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 1 2 33
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 3 1 60
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 1 3 13
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 4 6 25
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 0 3 0

TYT Sosyal 25 5 9 20

Tarih-1 5 2 3 40

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 0 0 0
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 1 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 0 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 0 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞANN ÖNVERMEZ 75 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,895 233,090 1 2 2 2 252

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 14 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 23,50 21,71 20,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,77 1,67 1,38

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,40 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,08 9,02 7,46

Matematik-1 40 24 7 22,25 56 12,08 10,86 9,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,63 1,46 1,38

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,50 2,76 2,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,81 1,80 1,33

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,94 6,02 4,76

Toplam: 120 89 22 83,50 70 48,66 45,23 38,91

TYT Türkçe CADdCEBACDEDADaBAECAdDECABAABeDCEBEBCBAD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EaebACDABEBacCDDCBbB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik AECDBDBE CADBB Ca B Dd bEAAEde  BEbB cB 

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen BCDddADACcDDBdDAEDdC

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 7 1 88
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 15 1 94
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 2 3 40

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 24 7 60

Matematik-1 40 24 7 60

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 4 0 80
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 1 0 100
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 1 0 100
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 4 0 80
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 0 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 1 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 2 0 100
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 1 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 2 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 1 1 50
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 15 5 75

Fizik 7 5 2 71

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 1 0 100
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 1 0 100
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 1 0 100
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 1 83

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 1 0 100
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 1 0 100
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 1 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE OKTAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,450 233,090 13 42 42 42 3118

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 14 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 1 13,75 34 23,50 21,71 20,20

Toplam: 120 14 1 13,75 11 48,66 45,23 38,91

TYT Türkçe  ADBCEBc          C ADE AB  BB          

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 1 35

Türkçe 40 14 1 35

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 0 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 0 80
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 0 0 0
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 0 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 5 0 31
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 3 0 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SESİGÜZEL 310 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,835 233,090 8 21 21 21 1276

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 14 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 23,50 21,71 20,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,77 1,67 1,38

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,81 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,40 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,08 9,02 7,46

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 12,08 10,86 9,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,63 1,46 1,38

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,50 2,76 2,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,81 1,80 1,33

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 5,94 6,02 4,76

Toplam: 120 53 22 47,50 40 48,66 45,23 38,91

TYT Türkçe AADEdABAeBBbbEdEcCBcDaADBCEB CD DA     C

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal CDbdba    D DBc BaCB     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik   d B DAabEb Ed A   B B ECAD B  B A     

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

TYT Fen   acCa     ACE  C   

Cevap Anahtarı B EADBCDEDDBBACEDBCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 12 4 75
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 3 2 60
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 0 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 4 0 50
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 3 40

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 5 38

Matematik-1 40 15 5 38

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 1 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 2 0 100
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 3 2 60
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 1 0
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 2 0 100
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 1 3 14

10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 0 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0
9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 0 17

10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100
9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİS ALIM 127 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,735 233,090 6 18 18 18 1159

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 14 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 23,50 21,71 20,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,77 1,67 1,38

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,81 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,40 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,08 9,02 7,46

Matematik-1 40 14 14 10,50 26 12,08 10,86 9,32

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,63 1,46 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,50 2,76 2,05

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,81 1,80 1,33

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 5,94 6,02 4,76

Toplam: 120 61 39 51,25 43 48,66 45,23 38,91

TYT Türkçe CADBbEBeCDcDdDEBcECeADbCABAABB     c cAD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EaCbACDABEebbC cCebB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik A  DB BbdCceBBa  b  DeaebA bCBe BE  d cD

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen B abdecACEbDBBadEDBC

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 9 63

Türkçe 40 25 9 63

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 5 3 63
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 6 4 38
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 3 2 60

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 14 35

Matematik-1 40 14 14 35

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 3 2 60
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 1 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 1 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 1 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 2 0 100
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 1 0 50
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 1 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 11 8 55

Fizik 7 1 5 14

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 1 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 1 0 100
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 1 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 1 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 1 0 100
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAY TEZEL 150 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,753 233,090 12 38 38 38 2663

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 14 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 23,50 21,71 20,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,77 1,67 1,38

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,81 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,40 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,08 9,02 7,46

Matematik-1 40 1 7 -0,75 -2 12,08 10,86 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,63 1,46 1,38

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,50 2,76 2,05

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,81 1,80 1,33

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 5,94 6,02 4,76

Toplam: 120 32 31 24,25 20 48,66 45,23 38,91

TYT Türkçe eAcECcBcABBDCaBEeCBdDbADBeEB  DEbA    cb

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal CDAEDebC  adD cbBbCe     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik d edd   a    b d       E                

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

TYT Fen ae             a  d 

Cevap Anahtarı B EADBCDEDDBBACEDBCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 10 6 63
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 1 80
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 3 2 60
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 0 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 3 1 38
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 5 0 100

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 7 3

Matematik-1 40 1 7 3

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 1 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 1 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 0 2 0
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 1 0
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 2 0

10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 0 0
9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0
9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 1 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 0 0
9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 1 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KAYA 54 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,688 233,090 3 9 9 9 668

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 14 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 23,50 21,71 20,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,77 1,67 1,38

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,81 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,40 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,08 9,02 7,46

Matematik-1 40 17 7 15,25 38 12,08 10,86 9,32

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,63 1,46 1,38

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,50 2,76 2,05

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,81 1,80 1,33

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 5,94 6,02 4,76

Toplam: 120 74 23 68,25 57 48,66 45,23 38,91

TYT Türkçe AADECABAABB CaBdBCBADCAeBCEBbCDEDADEBeEb

Cevap Anahtarı B AADECABAABBDCEBEBCBADCADBCEBACDEDADEBAEC

TYT Sosyal bDAbDBda  D DBbeBDCB     

Cevap Anahtarı B CDAEDBECDADCDBDDBDCBBEECD

TYT Matematik    bB DA eEAbECdA  DBDBb  ADa   B e B D 

Cevap Anahtarı B BCBABCDADCEAAECBAECDBDBEECADBBBABDAEBEDB

TYT Fen  ADBCaEaDcBACd BC AE

Cevap Anahtarı B EADBCDEDDBBACEDBCDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 12 3 75
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 5 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 5 0 100
A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 7 1 88
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 3 2 60

12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100
9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 7 43

Matematik-1 40 17 7 43

10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 2 2 40
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 2 0 100
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 3 0 60
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 1 1 50
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 1 0 50
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 20 13 4 65

Fizik 7 5 1 71

10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 1 0 100
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 1 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 1 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 1 0 100
9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 0 67

10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 1 0 100
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100
9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 1 0 100
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,868 233,090 10 24 24 24 1425

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 14 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 23,50 21,71 20,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,77 1,67 1,38

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,81 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,40 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,08 9,02 7,46

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 12,08 10,86 9,32

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,63 1,46 1,38

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,50 2,76 2,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,81 1,80 1,33

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,94 6,02 4,76

Toplam: 120 50 15 46,25 39 48,66 45,23 38,91

TYT Türkçe CADBCEBdCDdDA  BbdCAADECABdABBDCEBEBCBcD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EaeDACD acB D DDCB B     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik      D c  Ac                            

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen  bDb A     Dc      C

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 5 2 63
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 15 1 94
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 3 2 60

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 0 0 0
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 1 20
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 0 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 2 2 29

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 1 0 100
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 1 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR GÜLEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,613 233,090 2 7 7 7 532

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 14 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,50 21,71 20,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,77 1,67 1,38

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,40 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,08 9,02 7,46

Matematik-1 40 25 13 21,75 54 12,08 10,86 9,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,63 1,46 1,38

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,50 2,76 2,05

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,81 1,80 1,33

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 5,94 6,02 4,76

Toplam: 120 81 36 72,00 60 48,66 45,23 38,91

TYT Türkçe bADBCbBcCDcDAbcdecCAdDbCABAABBaCcBEBCBAD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EDCDACD BEBcDaDcCBbB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik AEeDBDBbECADcBBaBbBaDAaCEbcbCBAEBcaB  Ba

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen BCDbEeDACcDDcBDdEDdC

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 4 4 50
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 1 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 13 3 81
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 5 0 100

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 13 63

Matematik-1 40 25 13 63

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 2 3 40
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 1 0 100
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 1 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 2 3 40
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 2 0 100
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 1 0 100
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 2 0 100
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 1 0 100
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 2 0 100
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 2 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 1 0

TYT Fen 20 14 6 70

Fizik 7 5 2 71

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 1 0 100
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 1 0 100
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 1 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 1 0 100
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 1 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 1 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMRAN ÖNDER 148 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,788 233,090 7 20 20 20 1246

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 14 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,50 21,71 20,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,77 1,67 1,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,81 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,40 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,08 9,02 7,46

Matematik-1 40 12 7 10,25 26 12,08 10,86 9,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,63 1,46 1,38

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,50 2,76 2,05

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,81 1,80 1,33

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 5,94 6,02 4,76

Toplam: 120 57 33 48,75 41 48,66 45,23 38,91

TYT Türkçe bADBCEBcCDEcADbdcdbAADECABAABBDaEBEeCBde

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EaCDdC  aaBDDbDDCdbB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik A  D  B   A B   e  aD abEA ECBe dd   A  

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen Bbad A A  c B e EbeC

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 4 4 50
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 12 4 75
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 3 2 60

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 7 30

Matematik-1 40 12 7 30

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 3 1 60
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 1 0 100
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 0 20
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 1 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 1 0 50
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 2 0 100
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 1 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 2 3 29

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 1 0 100
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 1 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 1 0 100
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 1 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 1 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT OKÇU 2 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,823 233,090 1 14 14 14 865

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 1 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,75 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,67 1,38

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,50 9,02 7,46

Matematik-1 40 11 6 9,50 24 9,50 10,86 9,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,00 1,46 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,75 2,76 2,05

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,50 1,80 1,33

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,25 6,02 4,76

Toplam: 120 68 28 61,00 51 61,00 45,23 38,91

TYT Türkçe CADBCEBACDcDADcBecbAdeECABAeBBDCcBEBCBAD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal EaCDACDdaEBbabDDCBDB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik A   BDBE  A  Bdaab         ECBe a     B 

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen BbadaADACEDDcBD dDdC

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 5 0 100
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 1 0 100
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 5 3 63
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 14 2 88
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 4 1 80

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 6 28

Matematik-1 40 11 6 28

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 2 0 40
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 1 0 100
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 1 2 20
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 0 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 1 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 0 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 2 0 100
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 1 0 100
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 3 4 43

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 1 0 100
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 1 0 100
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 1 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 1 0 100
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 1 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 1 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KAYA 160 MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,715 233,090 2 31 31 31 1920

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 3 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,00 21,71 20,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,67 1,38

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,58 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,42 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,75 9,02 7,46

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 4,33 10,86 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 1,46 1,38

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,38 2,76 2,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,38 1,80 1,33

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,75 6,02 4,76

Toplam: 120 41 20 36,00 30 32,25 45,23 38,91

TYT Türkçe aADBCEBb DdbA  a dbAADECABAeBBDCaBEBCBdD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal dDCDACDbBEBc  DaCebB     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik A             c       e  AdE            

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen c                   

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 1 80
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 2 3 25
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 14 2 88
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 4 1 80

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 3 1 60
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 0 0 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 0 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 0 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 0 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 0 0 0
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 0 0 0
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Güney Serisi TYT 6. Deneme

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ACAR 154 MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,688 233,090 3 41 41 41 2991

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 3 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 20,00 21,71 20,20

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,92 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,83 1,67 1,38

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,58 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,42 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 14 0,50 3 6,75 9,02 7,46

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 4,33 10,86 9,32

Toplam: 120 26 35 17,25 14 32,25 45,23 38,91

TYT Türkçe CADddcBc DdbcDaBebCAADbCeBAecBbabBEBCBcD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal deCedaDeadecDd Daac      

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik     e      a                  Aa        

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 3 0 100
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 1 4 20
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 2 5 25
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 1 0 100
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 10 6 63
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 25 4 14 16

Tarih-1 5 1 4 20

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 0 0 0
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 0 0 0
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 0 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 1 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 0 1 0
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 0 0 0
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 0 0 0
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 0 0 0
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 1 0 100
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 1 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0
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ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DÜLGER 95 MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,465 233,090 1 25 25 25 1462

Puanı Hesaplanan: 46 46 46 3693

Katılımlar: 3 46 46 46 3852

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 20,00 21,71 20,20

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,92 3,01 2,24

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,67 1,38

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,58 1,79 1,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,42 2,55 2,52

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 6,75 9,02 7,46

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 4,33 10,86 9,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,00 1,46 1,38

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,38 2,76 2,05

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,38 1,80 1,33

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 1,75 6,02 4,76

Toplam: 120 49 22 43,50 36 32,25 45,23 38,91

TYT Türkçe aADBCE ceDbbA  B dbAdcECdBAABd bEBEBCBAD

Cevap Anahtarı A CADBCEBACDEDADEBAECAADECABAABBDCEBEBCBAD

TYT Sosyal ED   C  aEBaD DcCB B     

Cevap Anahtarı A EDCDACDABEBDDCDDCBDBECDBE

TYT Matematik e Ce DB  C DBB    B D    A E            

Cevap Anahtarı A AECDBDBEECADBBBCBABCDADCEAAECBAEBEDBBABD

TYT Fen Be b e Aa DD     c C

Cevap Anahtarı A BCDEEADACEDDBBDAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 12 58

Türkçe 40 23 12 58

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2 1 67
A.4.12. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 5 4 0 80
A.2.16. Metindeki (cümledeki) açık ve örtük iletileri belirler. 1 0 1 0
A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 8 3 3 38
A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapar. 1 0 0 0
A.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
A.4.4. Metnin (paragrafın) ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini belirler. 16 11 4 69
B.5. Metnin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 2 0 40

9.2.3. İlk Çağ'da belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
11.4.2. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
12.3.1. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
10.2.4. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
12.3.1 I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl - 17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
11.4.2. 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
11.2.1. MS 2. yüzyıl - MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
10.3.4.  Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.3.4.  15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

9.3.5. İbadetlerin , bireyin ahlak gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
10.4.5. Hucurât suresi 10. ayetinde verilen mesajı değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2. MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
11.1.4. MÖ 6.yüzyıl - MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 2 28

Matematik-1 40 11 2 28

9.3.5.2. Rutin olmayan problem çözer. 5 3 1 60
10.3.2.1. Polinomlarda işlem yapar. 1 0 0 0
10.3.2.1. Çarpanlara ayırma ile işlem yapar. 1 1 0 100
9.1.1.1. Önermenin doğruluk değerini inceler. 1 0 1 0
9.3.4.1. Üslü sayılarda işlem yapar. 1 0 0 0
9.3.3.1. Sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 5 3 0 60
9.3.5.2. Yaş problemi çözer. 1 1 0 100
9.3.3.1. Basamak kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.5.2. Yüzde problemi çözer. 2 1 0 50
9.3.3.1. Asal sayı kavramını kullanarak sayı kümelerini birbirleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Olasılık kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.3.1. Mutlak değer kavramını inceler. 1 0 0 0
9.3.5.2. Kesir problemi çözer. 2 1 0 50
10.1.1.2. Kombinosyon kavramını kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sütun ve daire grafiği yardımı ile problem çözer. 1 1 0 100
10.2.1.1. Fonksiyon kavramını inceler. 1 0 0 0
9.2.1.3. Küme kavramı kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
9.3.5.2. Sayı problemi çözer. 2 0 0 0
9.4.1.1. Doğruda açı kavramını bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Özel üçgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.1. Çokgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 2 0 0 0
9.4.4. Özel dörtgenlerin özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
9.4.4. Üçgende alan-benzerlik özelliklerini bilir ve problemlerini çözer. 1 0 0 0
11.2.1. Analitik düzlemi tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0 0 0
9.4.4. Prizmaların açınımını yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 1 3 14

9.1.3.1. Fiziksel büyüklükleri ve ölçüm araçlarını bilir. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılığın bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 1 0
9.3.4.1. Statik sürtünme kuvvetlerinin bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
9.5.5.1. Genleşme olayını açıklar. 1 0 1 0
10.1.2.3. Lamba parlaklıklarının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0 0 0
10.2.2.1. Arşimet ilkesini bilir. 1 0 1 0
10.3.3.4. Ortam değiştiren dalgaların davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

9.1.2.1. Başlıca kimya disiplinlerini irdeler. 1 1 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
9.4.2.1. Katılar sınıflandırılır. 1 1 0 100
10.3.1.2. Asitleri ve bazları iyon oluşturma özellikleriyle tanır. 1 1 0 100
10.2.1.4. Çözeltilerin donma noktalarını derişime bağlı olarak irdeler. 1 0 0 0
10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini irdeler. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

9.1.2.1. Organik bileşiklerin yapısını kavrar. 1 0 0 0
9.2.1.2. Hücre zarındaki madde taşınımlarını inceler. 1 0 0 0
9.3.1.2. Sınıflandırma birimlerini öğrenir. 1 0 0 0
10.1.2.1. Mayoz bölünmenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
10.3.1.3. Besin zincirini öğrenir. 1 0 0 0
10.2.1.1. Kalıtımın genel kurallarını kavrar. 1 1 0 100
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