
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 4 43 274 540 128523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,1 24,67 11,9 4,0 10,90 14,4 5,2 13,07 7,1 3,8 6,18 60,1 20,9 54,82 300,140

Okul Ortalaması 27,4 7,4 25,49 12,2 3,3 11,41 13,4 4,4 12,31 6,7 3,1 5,96 59,7 18,3 55,17 302,530

KATILIMLAR

1 0 MİRAY KARAASLAN   37 3 36,25 20 0 20,00 34 6 32,50 20 0 20,00 111 9 108,75 466,513 1 1 1 2 1164

2 0 KAĞAN ÖNVERMEZ   38 1 37,75 17 3 16,25 37 3 36,25 18 2 17,50 110 9 107,75 463,198 2 2 2 3 1507

3 0 DİLAY SEZGİN -M 36 4 35,00 17 2 16,50 21 5 19,75 17 2 16,50 91 13 87,75 403,115 1 3 12 41 16614

4 0 ÖYKÜ EZEL DOĞAN   35 5 33,75 17 3 16,25 28 12 25,00 14 6 12,50 94 26 87,50 402,363 3 4 15 44 16878

5 0 KARTAL DURMAZ   30 10 27,50 15 5 13,75 31 5 29,75 14 2 13,50 90 22 84,50 394,155 4 5 16 52 19943

6 0 AZEL GÜMÜŞ   33 7 31,25 14 4 13,00 27 4 26,00 14 1 13,75 88 16 84,00 392,168 5 6 18 56 20686

7 0 UĞUR GÜLEN 12 30 8 28,00 14 3 13,25 29 7 27,25 14 5 12,75 87 23 81,25 384,245 1 7 21 61 23871

8 0 EGE ÖZKUL   32 4 31,00 12 5 10,75 18 2 17,50 15 3 14,25 77 14 73,50 360,510 6 8 31 103 34105

9 0 DOĞA BATDAL   39 1 38,75 16 3 15,25 19 2 18,50 74 6 72,50 355,913 7 9 34 116 36265

10 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 26 11 23,25 14 4 13,00 30 7 28,25 8 4 7,00 78 26 71,50 355,188 2 10 35 118 36617

11 0 GÖZDE AYDOĞAN 12 37 3 36,25 17 1 16,75 16 3 15,25 2 2 1,50 72 9 69,75 347,993 3 11 42 131 40184

12 54 SELİN KAYA 12 33 6 31,50 12 4 11,00 17 6 15,50 12 6 10,50 74 22 68,50 345,195 4 12 44 137 41593

13 0 BATU ÖTGEN -M 36 4 35,00 20 0 20,00 10 3 9,25 4 1 3,75 70 8 68,00 342,960 2 13 45 143 42772

14 0 AFRA NUR KORKMAZ   36 1 35,75 18 0 18,00 14 2 13,50 1 1 0,75 69 4 68,00 342,743 8 14 46 144 42904

15 0 ECE DİNÇER -M 36 3 35,25 15 2 14,50 12 4 11,00 7 2 6,50 70 11 67,25 340,773 3 15 49 150 43956

16 2 FERHAT OKÇU 12F 32 7 30,25 14 4 13,00 15 6 13,50 11 7 9,25 72 24 66,00 337,758 1 16 51 154 45553

17 0 ALPEREN DEMİR 12 29 10 26,50 15 4 14,00 17 5 15,75 11 8 9,00 72 27 65,25 335,970 5 17 53 159 46504

18 0 UFUKHAN SOYTAŞ   27 6 25,50 14 3 13,25 13 10 10,50 16 3 15,25 70 22 64,50 334,085 9 18 55 164 47433

19 0 SECAN  ÖZBEK 12 33 5 31,75 17 2 16,50 12 2 11,50 4 1 3,75 66 10 63,50 329,793 6 19 63 177 49810

20 68 M EMİR ERSOY   29 10 26,50 11 8 9,00 21 6 19,50 10 8 8,00 71 32 63,00 329,135 10 20 64 178 50171

21 0 ŞEYMA DENİZ 12 37 3 36,25 16 1 15,75 11 2 10,50 1 2 0,50 65 8 63,00 327,568 7 21 65 180 51081

22 0 ŞEVVAL UYANI K   33 6 31,50 9 3 8,25 18 5 16,75 6 5 4,75 66 19 61,25 323,070 11 22 68 191 53515

23 70 ENES ÜNLÜ 12 34 5 32,75 13 3 12,25 8 3 7,25 7 4 6,00 62 15 58,25 313,898 8 23 71 206 58744

24 0 CEMRE   28 6 26,50 9 2 8,50 14 6 12,50 11 4 10,00 62 18 57,50 312,605 12 24 74 213 59476

25 0 ZEYNEP DÜLGER   28 10 25,50 11 5 9,75 17 3 16,25 6 2 5,50 62 20 57,00 311,045 13 25 75 218 60449

26 72 DERİNSU KÖSEOĞLU   30 10 27,50 15 2 14,50 8 1 7,75 8 5 6,75 61 18 56,50 309,325 14 26 76 221 61413

27 51 FAHRETTİN EFE 12 25 12 22,00 11 6 9,50 12 5 10,75 14 4 13,00 62 27 55,25 306,515 9 27 80 227 63148

28 0 ALİ ETKA ERSOY 12 26 12 23,00 12 6 10,50 14 6 12,50 5 6 3,50 57 30 49,50 288,640 10 28 93 260 73898

29 0 HÜSEYİN ÇINAR 12 30 4 29,00 16 3 15,25 2 4 1,00 1 1 0,75 49 12 46,00 277,180 11 29 108 292 81063

30 0 SALİH ÖLMEZ   29 9 26,75 16 4 15,00 6 8 4,00 0 1 -0,25 51 22 45,50 275,923 15 30 109 298 81798

31 121 EREN ATASOY   24 10 21,50 10 4 9,00 9 2 8,50 5 5 3,75 48 21 42,75 268,460 16 31 116 315 86181

32 144 HAMZA KARADENİZ   22 6 20,50 11 4 10,00 9 3 8,25 4 1 3,75 46 14 42,50 267,835 17 32 118 320 86499

33 0 EMİRHAN UYGUR   24 11 21,25 9 6 7,50 6 1 5,75 4 5 2,75 43 23 37,25 251,843 18 33 133 351 95051

34 0 TUNA ÖNEM   24 12 21,00 8 2 7,50 3 1 2,75 1 0 1,00 36 15 32,25 236,705 19 34 146 382 102084

35 0 YAREN ÇAKIR   23 8 21,00 8 4 7,00 3 3 2,25 34 15 30,25 230,625 20 35 149 389 104662

36 0 DAĞHAN KASÇI   25 11 22,25 4 5 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 31 18 26,50 219,178 21 36 157 401 108709

37 0 IRMAK KILIÇ 12 14 9 11,75 6 1 5,75 2 1 1,75 22 11 19,25 198,608 12 37 173 425 114341

38 0 AHMET B   11 9 8,75 9 1 8,75 20 10 17,50 193,713 22 38 179 433 115419

39 0 OĞUZHAN DOĞAN   9 20 4,00 9 6 7,50 6 6 4,50 24 32 16,00 189,800 23 39 182 439 116238

40 0 HANDE 12 14 14 10,50 5 1 4,75 1 3 0,25 2 5 0,75 22 23 16,25 189,740 13 40 183 440 116251

41 113 SEHER KART   11 5 9,75 3 2 2,50 14 7 12,25 177,728 24 41 197 459 118400

42 154 ESRA ACAR -M 11 18 6,50 7 11 4,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 20 35 11,25 175,090 4 42 203 466 118851

43 0 AZEL GÜMÜŞ   4 24 -2,00 2 17 -2,25 6 41 -4,25
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                                                1 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 4 43 274 540 128523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,1 24,67 11,9 4,0 10,90 14,4 5,2 13,07 7,1 3,8 6,18 60,1 20,9 54,82 300,140

Okul Ortalaması 27,4 7,4 25,49 12,2 3,3 11,41 13,4 4,4 12,31 6,7 3,1 5,96 59,7 18,3 55,17 302,530

KATILIMLAR
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 4 43 274 540 128523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,1 24,67 11,9 4,0 10,90 14,4 5,2 13,07 7,1 3,8 6,18 60,1 20,9 54,82 300,140

Okul Ortalaması 27,4 7,4 25,49 12,2 3,3 11,41 13,4 4,4 12,31 6,7 3,1 5,96 59,7 18,3 55,17 302,530

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 MİRAY KARAASLAN   37 3 36,25 20 0 20,00 34 6 32,50 20 0 20,00 111 9 108,75 466,513 1 1 1 2 1164

2 0 KAĞAN ÖNVERMEZ   38 1 37,75 17 3 16,25 37 3 36,25 18 2 17,50 110 9 107,75 463,198 2 2 2 3 1507

3 0 ÖYKÜ EZEL DOĞAN   35 5 33,75 17 3 16,25 28 12 25,00 14 6 12,50 94 26 87,50 402,363 3 4 15 44 16878

4 0 KARTAL DURMAZ   30 10 27,50 15 5 13,75 31 5 29,75 14 2 13,50 90 22 84,50 394,155 4 5 16 52 19943

5 0 AZEL GÜMÜŞ   33 7 31,25 14 4 13,00 27 4 26,00 14 1 13,75 88 16 84,00 392,168 5 6 18 56 20686

6 0 EGE ÖZKUL   32 4 31,00 12 5 10,75 18 2 17,50 15 3 14,25 77 14 73,50 360,510 6 8 31 103 34105

7 0 DOĞA BATDAL   39 1 38,75 16 3 15,25 19 2 18,50 74 6 72,50 355,913 7 9 34 116 36265

8 0 AFRA NUR KORKMAZ   36 1 35,75 18 0 18,00 14 2 13,50 1 1 0,75 69 4 68,00 342,743 8 14 46 144 42904

9 0 UFUKHAN SOYTAŞ   27 6 25,50 14 3 13,25 13 10 10,50 16 3 15,25 70 22 64,50 334,085 9 18 55 164 47433

10 68 M EMİR ERSOY   29 10 26,50 11 8 9,00 21 6 19,50 10 8 8,00 71 32 63,00 329,135 10 20 64 178 50171

11 0 ŞEVVAL UYANI K   33 6 31,50 9 3 8,25 18 5 16,75 6 5 4,75 66 19 61,25 323,070 11 22 68 191 53515

12 0 CEMRE   28 6 26,50 9 2 8,50 14 6 12,50 11 4 10,00 62 18 57,50 312,605 12 24 74 213 59476

13 0 ZEYNEP DÜLGER   28 10 25,50 11 5 9,75 17 3 16,25 6 2 5,50 62 20 57,00 311,045 13 25 75 218 60449

14 72 DERİNSU KÖSEOĞLU   30 10 27,50 15 2 14,50 8 1 7,75 8 5 6,75 61 18 56,50 309,325 14 26 76 221 61413

15 0 SALİH ÖLMEZ   29 9 26,75 16 4 15,00 6 8 4,00 0 1 -0,25 51 22 45,50 275,923 15 30 109 298 81798

16 121 EREN ATASOY   24 10 21,50 10 4 9,00 9 2 8,50 5 5 3,75 48 21 42,75 268,460 16 31 116 315 86181

17 144 HAMZA KARADENİZ   22 6 20,50 11 4 10,00 9 3 8,25 4 1 3,75 46 14 42,50 267,835 17 32 118 320 86499

18 0 EMİRHAN UYGUR   24 11 21,25 9 6 7,50 6 1 5,75 4 5 2,75 43 23 37,25 251,843 18 33 133 351 95051

19 0 TUNA ÖNEM   24 12 21,00 8 2 7,50 3 1 2,75 1 0 1,00 36 15 32,25 236,705 19 34 146 382 102084

20 0 YAREN ÇAKIR   23 8 21,00 8 4 7,00 3 3 2,25 34 15 30,25 230,625 20 35 149 389 104662

21 0 DAĞHAN KASÇI   25 11 22,25 4 5 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 31 18 26,50 219,178 21 36 157 401 108709

22 0 AHMET B   11 9 8,75 9 1 8,75 20 10 17,50 193,713 22 38 179 433 115419

23 0 OĞUZHAN DOĞAN   9 20 4,00 9 6 7,50 6 6 4,50 24 32 16,00 189,800 23 39 182 439 116238

24 113 SEHER KART   11 5 9,75 3 2 2,50 14 7 12,25 177,728 24 41 197 459 118400

25 0 AZEL GÜMÜŞ   4 24 -2,00 2 17 -2,25 6 41 -4,25
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-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 4 43 274 540 128523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,1 24,67 11,9 4,0 10,90 14,4 5,2 13,07 7,1 3,8 6,18 60,1 20,9 54,82 300,140

Okul Ortalaması 27,4 7,4 25,49 12,2 3,3 11,41 13,4 4,4 12,31 6,7 3,1 5,96 59,7 18,3 55,17 302,530

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DİLAY SEZGİN -M 36 4 35,00 17 2 16,50 21 5 19,75 17 2 16,50 91 13 87,75 403,115 1 3 12 41 16614

2 0 BATU ÖTGEN -M 36 4 35,00 20 0 20,00 10 3 9,25 4 1 3,75 70 8 68,00 342,960 2 13 45 143 42772

3 0 ECE DİNÇER -M 36 3 35,25 15 2 14,50 12 4 11,00 7 2 6,50 70 11 67,25 340,773 3 15 49 150 43956

4 154 ESRA ACAR -M 11 18 6,50 7 11 4,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 20 35 11,25 175,090 4 42 203 466 118851

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 4 43 274 540 128523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,1 24,67 11,9 4,0 10,90 14,4 5,2 13,07 7,1 3,8 6,18 60,1 20,9 54,82 300,140

Okul Ortalaması 27,4 7,4 25,49 12,2 3,3 11,41 13,4 4,4 12,31 6,7 3,1 5,96 59,7 18,3 55,17 302,530

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 UĞUR GÜLEN 12 30 8 28,00 14 3 13,25 29 7 27,25 14 5 12,75 87 23 81,25 384,245 1 7 21 61 23871

2 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 26 11 23,25 14 4 13,00 30 7 28,25 8 4 7,00 78 26 71,50 355,188 2 10 35 118 36617

3 0 GÖZDE AYDOĞAN 12 37 3 36,25 17 1 16,75 16 3 15,25 2 2 1,50 72 9 69,75 347,993 3 11 42 131 40184

4 54 SELİN KAYA 12 33 6 31,50 12 4 11,00 17 6 15,50 12 6 10,50 74 22 68,50 345,195 4 12 44 137 41593

5 0 ALPEREN DEMİR 12 29 10 26,50 15 4 14,00 17 5 15,75 11 8 9,00 72 27 65,25 335,970 5 17 53 159 46504

6 0 SECAN  ÖZBEK 12 33 5 31,75 17 2 16,50 12 2 11,50 4 1 3,75 66 10 63,50 329,793 6 19 63 177 49810

7 0 ŞEYMA DENİZ 12 37 3 36,25 16 1 15,75 11 2 10,50 1 2 0,50 65 8 63,00 327,568 7 21 65 180 51081

8 70 ENES ÜNLÜ 12 34 5 32,75 13 3 12,25 8 3 7,25 7 4 6,00 62 15 58,25 313,898 8 23 71 206 58744

9 51 FAHRETTİN EFE 12 25 12 22,00 11 6 9,50 12 5 10,75 14 4 13,00 62 27 55,25 306,515 9 27 80 227 63148

10 0 ALİ ETKA ERSOY 12 26 12 23,00 12 6 10,50 14 6 12,50 5 6 3,50 57 30 49,50 288,640 10 28 93 260 73898

11 0 HÜSEYİN ÇINAR 12 30 4 29,00 16 3 15,25 2 4 1,00 1 1 0,75 49 12 46,00 277,180 11 29 108 292 81063

12 0 IRMAK KILIÇ 12 14 9 11,75 6 1 5,75 2 1 1,75 22 11 19,25 198,608 12 37 173 425 114341

13 0 HANDE 12 14 14 10,50 5 1 4,75 1 3 0,25 2 5 0,75 22 23 16,25 189,740 13 40 183 440 116251
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12F SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 4 43 274 540 128523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,1 24,67 11,9 4,0 10,90 14,4 5,2 13,07 7,1 3,8 6,18 60,1 20,9 54,82 300,140

Okul Ortalaması 27,4 7,4 25,49 12,2 3,3 11,41 13,4 4,4 12,31 6,7 3,1 5,96 59,7 18,3 55,17 302,530

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 2 FERHAT OKÇU 12F 32 7 30,25 14 4 13,00 15 6 13,50 11 7 9,25 72 24 66,00 337,758 1 16 51 154 45553
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 4 43 274 540 128523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,1 24,67 11,9 4,0 10,90 14,4 5,2 13,07 7,1 3,8 6,18 60,1 20,9 54,82 300,140

Okul Ortalaması 27,4 7,4 25,49 12,2 3,3 11,41 13,4 4,4 12,31 6,7 3,1 5,96 59,7 18,3 55,17 302,530

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 MİRAY KARAASLAN   37 3 36,25 20 0 20,00 34 6 32,50 20 0 20,00 111 9 108,75 466,513 1 1 1 2 1164

2 0 KAĞAN ÖNVERMEZ   38 1 37,75 17 3 16,25 37 3 36,25 18 2 17,50 110 9 107,75 463,198 2 2 2 3 1507

3 0 ÖYKÜ EZEL DOĞAN   35 5 33,75 17 3 16,25 28 12 25,00 14 6 12,50 94 26 87,50 402,363 3 4 15 44 16878

4 0 KARTAL DURMAZ   30 10 27,50 15 5 13,75 31 5 29,75 14 2 13,50 90 22 84,50 394,155 4 5 16 52 19943

5 0 AZEL GÜMÜŞ   33 7 31,25 14 4 13,00 27 4 26,00 14 1 13,75 88 16 84,00 392,168 5 6 18 56 20686

6 0 EGE ÖZKUL   32 4 31,00 12 5 10,75 18 2 17,50 15 3 14,25 77 14 73,50 360,510 6 8 31 103 34105

7 0 DOĞA BATDAL   39 1 38,75 16 3 15,25 19 2 18,50 74 6 72,50 355,913 7 9 34 116 36265

8 0 AFRA NUR KORKMAZ   36 1 35,75 18 0 18,00 14 2 13,50 1 1 0,75 69 4 68,00 342,743 8 14 46 144 42904

9 0 UFUKHAN SOYTAŞ   27 6 25,50 14 3 13,25 13 10 10,50 16 3 15,25 70 22 64,50 334,085 9 18 55 164 47433

10 68 M EMİR ERSOY   29 10 26,50 11 8 9,00 21 6 19,50 10 8 8,00 71 32 63,00 329,135 10 20 64 178 50171

11 0 ŞEVVAL UYANI K   33 6 31,50 9 3 8,25 18 5 16,75 6 5 4,75 66 19 61,25 323,070 11 22 68 191 53515

12 0 CEMRE   28 6 26,50 9 2 8,50 14 6 12,50 11 4 10,00 62 18 57,50 312,605 12 24 74 213 59476

13 0 ZEYNEP DÜLGER   28 10 25,50 11 5 9,75 17 3 16,25 6 2 5,50 62 20 57,00 311,045 13 25 75 218 60449

14 72 DERİNSU KÖSEOĞLU   30 10 27,50 15 2 14,50 8 1 7,75 8 5 6,75 61 18 56,50 309,325 14 26 76 221 61413

15 0 SALİH ÖLMEZ   29 9 26,75 16 4 15,00 6 8 4,00 0 1 -0,25 51 22 45,50 275,923 15 30 109 298 81798

16 121 EREN ATASOY   24 10 21,50 10 4 9,00 9 2 8,50 5 5 3,75 48 21 42,75 268,460 16 31 116 315 86181

17 144 HAMZA KARADENİZ   22 6 20,50 11 4 10,00 9 3 8,25 4 1 3,75 46 14 42,50 267,835 17 32 118 320 86499

18 0 EMİRHAN UYGUR   24 11 21,25 9 6 7,50 6 1 5,75 4 5 2,75 43 23 37,25 251,843 18 33 133 351 95051

19 0 TUNA ÖNEM   24 12 21,00 8 2 7,50 3 1 2,75 1 0 1,00 36 15 32,25 236,705 19 34 146 382 102084

20 0 YAREN ÇAKIR   23 8 21,00 8 4 7,00 3 3 2,25 34 15 30,25 230,625 20 35 149 389 104662

21 0 DAĞHAN KASÇI   25 11 22,25 4 5 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 31 18 26,50 219,178 21 36 157 401 108709

22 0 AHMET B   11 9 8,75 9 1 8,75 20 10 17,50 193,713 22 38 179 433 115419

23 0 OĞUZHAN DOĞAN   9 20 4,00 9 6 7,50 6 6 4,50 24 32 16,00 189,800 23 39 182 439 116238

24 113 SEHER KART   11 5 9,75 3 2 2,50 14 7 12,25 177,728 24 41 197 459 118400

25 0 AZEL GÜMÜŞ   4 24 -2,00 2 17 -2,25 6 41 -4,25
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-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 4 43 274 540 128523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,1 24,67 11,9 4,0 10,90 14,4 5,2 13,07 7,1 3,8 6,18 60,1 20,9 54,82 300,140

Okul Ortalaması 27,4 7,4 25,49 12,2 3,3 11,41 13,4 4,4 12,31 6,7 3,1 5,96 59,7 18,3 55,17 302,530

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DİLAY SEZGİN -M 36 4 35,00 17 2 16,50 21 5 19,75 17 2 16,50 91 13 87,75 403,115 1 3 12 41 16614

2 0 BATU ÖTGEN -M 36 4 35,00 20 0 20,00 10 3 9,25 4 1 3,75 70 8 68,00 342,960 2 13 45 143 42772

3 0 ECE DİNÇER -M 36 3 35,25 15 2 14,50 12 4 11,00 7 2 6,50 70 11 67,25 340,773 3 15 49 150 43956

4 154 ESRA ACAR -M 11 18 6,50 7 11 4,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 20 35 11,25 175,090 4 42 203 466 118851

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 4 43 274 540 128523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,1 24,67 11,9 4,0 10,90 14,4 5,2 13,07 7,1 3,8 6,18 60,1 20,9 54,82 300,140

Okul Ortalaması 27,4 7,4 25,49 12,2 3,3 11,41 13,4 4,4 12,31 6,7 3,1 5,96 59,7 18,3 55,17 302,530

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 UĞUR GÜLEN 12 30 8 28,00 14 3 13,25 29 7 27,25 14 5 12,75 87 23 81,25 384,245 1 7 21 61 23871

2 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 26 11 23,25 14 4 13,00 30 7 28,25 8 4 7,00 78 26 71,50 355,188 2 10 35 118 36617

3 0 GÖZDE AYDOĞAN 12 37 3 36,25 17 1 16,75 16 3 15,25 2 2 1,50 72 9 69,75 347,993 3 11 42 131 40184

4 54 SELİN KAYA 12 33 6 31,50 12 4 11,00 17 6 15,50 12 6 10,50 74 22 68,50 345,195 4 12 44 137 41593

5 0 ALPEREN DEMİR 12 29 10 26,50 15 4 14,00 17 5 15,75 11 8 9,00 72 27 65,25 335,970 5 17 53 159 46504

6 0 SECAN  ÖZBEK 12 33 5 31,75 17 2 16,50 12 2 11,50 4 1 3,75 66 10 63,50 329,793 6 19 63 177 49810

7 0 ŞEYMA DENİZ 12 37 3 36,25 16 1 15,75 11 2 10,50 1 2 0,50 65 8 63,00 327,568 7 21 65 180 51081

8 70 ENES ÜNLÜ 12 34 5 32,75 13 3 12,25 8 3 7,25 7 4 6,00 62 15 58,25 313,898 8 23 71 206 58744

9 51 FAHRETTİN EFE 12 25 12 22,00 11 6 9,50 12 5 10,75 14 4 13,00 62 27 55,25 306,515 9 27 80 227 63148

10 0 ALİ ETKA ERSOY 12 26 12 23,00 12 6 10,50 14 6 12,50 5 6 3,50 57 30 49,50 288,640 10 28 93 260 73898

11 0 HÜSEYİN ÇINAR 12 30 4 29,00 16 3 15,25 2 4 1,00 1 1 0,75 49 12 46,00 277,180 11 29 108 292 81063

12 0 IRMAK KILIÇ 12 14 9 11,75 6 1 5,75 2 1 1,75 22 11 19,25 198,608 12 37 173 425 114341

13 0 HANDE 12 14 14 10,50 5 1 4,75 1 3 0,25 2 5 0,75 22 23 16,25 189,740 13 40 183 440 116251
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12F SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 4 43 274 540 128523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,1 24,67 11,9 4,0 10,90 14,4 5,2 13,07 7,1 3,8 6,18 60,1 20,9 54,82 300,140

Okul Ortalaması 27,4 7,4 25,49 12,2 3,3 11,41 13,4 4,4 12,31 6,7 3,1 5,96 59,7 18,3 55,17 302,530

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 2 FERHAT OKÇU 12F 32 7 30,25 14 4 13,00 15 6 13,50 11 7 9,25 72 24 66,00 337,758 1 16 51 154 45553
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 4 43 274 540 128523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,1 24,67 11,9 4,0 10,90 14,4 5,2 13,07 7,1 3,8 6,18 60,1 20,9 54,82 300,140

Okul Ortalaması 27,4 7,4 25,49 12,2 3,3 11,41 13,4 4,4 12,31 6,7 3,1 5,96 59,7 18,3 55,17 302,530

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 MİRAY KARAASLAN   37 3 36,25 20 0 20,00 34 6 32,50 20 0 20,00 111 9 108,75 466,513 1 1 1 2 1164

2 0 KAĞAN ÖNVERMEZ   38 1 37,75 17 3 16,25 37 3 36,25 18 2 17,50 110 9 107,75 463,198 2 2 2 3 1507

3 0 ÖYKÜ EZEL DOĞAN   35 5 33,75 17 3 16,25 28 12 25,00 14 6 12,50 94 26 87,50 402,363 3 4 15 44 16878

4 0 KARTAL DURMAZ   30 10 27,50 15 5 13,75 31 5 29,75 14 2 13,50 90 22 84,50 394,155 4 5 16 52 19943

5 0 AZEL GÜMÜŞ   33 7 31,25 14 4 13,00 27 4 26,00 14 1 13,75 88 16 84,00 392,168 5 6 18 56 20686

6 0 EGE ÖZKUL   32 4 31,00 12 5 10,75 18 2 17,50 15 3 14,25 77 14 73,50 360,510 6 8 31 103 34105

7 0 DOĞA BATDAL   39 1 38,75 16 3 15,25 19 2 18,50 74 6 72,50 355,913 7 9 34 116 36265

8 0 AFRA NUR KORKMAZ   36 1 35,75 18 0 18,00 14 2 13,50 1 1 0,75 69 4 68,00 342,743 8 14 46 144 42904

9 0 UFUKHAN SOYTAŞ   27 6 25,50 14 3 13,25 13 10 10,50 16 3 15,25 70 22 64,50 334,085 9 18 55 164 47433

10 68 M EMİR ERSOY   29 10 26,50 11 8 9,00 21 6 19,50 10 8 8,00 71 32 63,00 329,135 10 20 64 178 50171

11 0 ŞEVVAL UYANI K   33 6 31,50 9 3 8,25 18 5 16,75 6 5 4,75 66 19 61,25 323,070 11 22 68 191 53515

12 0 CEMRE   28 6 26,50 9 2 8,50 14 6 12,50 11 4 10,00 62 18 57,50 312,605 12 24 74 213 59476

13 0 ZEYNEP DÜLGER   28 10 25,50 11 5 9,75 17 3 16,25 6 2 5,50 62 20 57,00 311,045 13 25 75 218 60449

14 72 DERİNSU KÖSEOĞLU   30 10 27,50 15 2 14,50 8 1 7,75 8 5 6,75 61 18 56,50 309,325 14 26 76 221 61413

15 0 SALİH ÖLMEZ   29 9 26,75 16 4 15,00 6 8 4,00 0 1 -0,25 51 22 45,50 275,923 15 30 109 298 81798

16 121 EREN ATASOY   24 10 21,50 10 4 9,00 9 2 8,50 5 5 3,75 48 21 42,75 268,460 16 31 116 315 86181

17 144 HAMZA KARADENİZ   22 6 20,50 11 4 10,00 9 3 8,25 4 1 3,75 46 14 42,50 267,835 17 32 118 320 86499

18 0 EMİRHAN UYGUR   24 11 21,25 9 6 7,50 6 1 5,75 4 5 2,75 43 23 37,25 251,843 18 33 133 351 95051

19 0 TUNA ÖNEM   24 12 21,00 8 2 7,50 3 1 2,75 1 0 1,00 36 15 32,25 236,705 19 34 146 382 102084

20 0 YAREN ÇAKIR   23 8 21,00 8 4 7,00 3 3 2,25 34 15 30,25 230,625 20 35 149 389 104662

21 0 DAĞHAN KASÇI   25 11 22,25 4 5 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 31 18 26,50 219,178 21 36 157 401 108709

22 0 AHMET B   11 9 8,75 9 1 8,75 20 10 17,50 193,713 22 38 179 433 115419

23 0 OĞUZHAN DOĞAN   9 20 4,00 9 6 7,50 6 6 4,50 24 32 16,00 189,800 23 39 182 439 116238

24 113 SEHER KART   11 5 9,75 3 2 2,50 14 7 12,25 177,728 24 41 197 459 118400

25 0 AZEL GÜMÜŞ   4 24 -2,00 2 17 -2,25 6 41 -4,25

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 4 43 274 540 128523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,1 24,67 11,9 4,0 10,90 14,4 5,2 13,07 7,1 3,8 6,18 60,1 20,9 54,82 300,140

Okul Ortalaması 27,4 7,4 25,49 12,2 3,3 11,41 13,4 4,4 12,31 6,7 3,1 5,96 59,7 18,3 55,17 302,530

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DİLAY SEZGİN -M 36 4 35,00 17 2 16,50 21 5 19,75 17 2 16,50 91 13 87,75 403,115 1 3 12 41 16614

2 0 BATU ÖTGEN -M 36 4 35,00 20 0 20,00 10 3 9,25 4 1 3,75 70 8 68,00 342,960 2 13 45 143 42772

3 0 ECE DİNÇER -M 36 3 35,25 15 2 14,50 12 4 11,00 7 2 6,50 70 11 67,25 340,773 3 15 49 150 43956

4 154 ESRA ACAR -M 11 18 6,50 7 11 4,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 20 35 11,25 175,090 4 42 203 466 118851

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 4 43 274 540 128523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,1 24,67 11,9 4,0 10,90 14,4 5,2 13,07 7,1 3,8 6,18 60,1 20,9 54,82 300,140

Okul Ortalaması 27,4 7,4 25,49 12,2 3,3 11,41 13,4 4,4 12,31 6,7 3,1 5,96 59,7 18,3 55,17 302,530

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 UĞUR GÜLEN 12 30 8 28,00 14 3 13,25 29 7 27,25 14 5 12,75 87 23 81,25 384,245 1 7 21 61 23871

2 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 26 11 23,25 14 4 13,00 30 7 28,25 8 4 7,00 78 26 71,50 355,188 2 10 35 118 36617

3 0 GÖZDE AYDOĞAN 12 37 3 36,25 17 1 16,75 16 3 15,25 2 2 1,50 72 9 69,75 347,993 3 11 42 131 40184

4 54 SELİN KAYA 12 33 6 31,50 12 4 11,00 17 6 15,50 12 6 10,50 74 22 68,50 345,195 4 12 44 137 41593

5 0 ALPEREN DEMİR 12 29 10 26,50 15 4 14,00 17 5 15,75 11 8 9,00 72 27 65,25 335,970 5 17 53 159 46504

6 0 SECAN  ÖZBEK 12 33 5 31,75 17 2 16,50 12 2 11,50 4 1 3,75 66 10 63,50 329,793 6 19 63 177 49810

7 0 ŞEYMA DENİZ 12 37 3 36,25 16 1 15,75 11 2 10,50 1 2 0,50 65 8 63,00 327,568 7 21 65 180 51081

8 70 ENES ÜNLÜ 12 34 5 32,75 13 3 12,25 8 3 7,25 7 4 6,00 62 15 58,25 313,898 8 23 71 206 58744

9 51 FAHRETTİN EFE 12 25 12 22,00 11 6 9,50 12 5 10,75 14 4 13,00 62 27 55,25 306,515 9 27 80 227 63148

10 0 ALİ ETKA ERSOY 12 26 12 23,00 12 6 10,50 14 6 12,50 5 6 3,50 57 30 49,50 288,640 10 28 93 260 73898

11 0 HÜSEYİN ÇINAR 12 30 4 29,00 16 3 15,25 2 4 1,00 1 1 0,75 49 12 46,00 277,180 11 29 108 292 81063

12 0 IRMAK KILIÇ 12 14 9 11,75 6 1 5,75 2 1 1,75 22 11 19,25 198,608 12 37 173 425 114341

13 0 HANDE 12 14 14 10,50 5 1 4,75 1 3 0,25 2 5 0,75 22 23 16,25 189,740 13 40 183 440 116251

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİLGİ SARMAL TG TYT 4 43 274 540 128523

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 8,1 24,67 11,9 4,0 10,90 14,4 5,2 13,07 7,1 3,8 6,18 60,1 20,9 54,82 300,140

Okul Ortalaması 27,4 7,4 25,49 12,2 3,3 11,41 13,4 4,4 12,31 6,7 3,1 5,96 59,7 18,3 55,17 302,530

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 2 FERHAT OKÇU 12F 32 7 30,25 14 4 13,00 15 6 13,50 11 7 9,25 72 24 66,00 337,758 1 16 51 154 45553

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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BİLGİ SARMAL TG TYT 4

342,743 33,38
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
AFRA NUR KORKMAZ 120 69 4 47 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 14 46 144 42904 % 33,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 1 3 35,75 % 89

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECCCBCDACCCAa ACBABBADADECDCD CCADAEEAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDBAECCECDC A AEDAAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız ABD A  C C  Db AB B   BACB         c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız c           A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 17 0 89

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 5 0 45

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

193,713 89,80
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
AHMET B 120 20 10 90 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115419.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 38 179 433 115419 % 89,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız bBebDACbCbdEbCBABc  A                 e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız BbECDECDCC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 1 1 5

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 11 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

0,000 97,11
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
AZEL GÜMÜŞ 120 6 41 73 -4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 43 255 520 124813 % 97,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 19 7 -0,75 % 0

Geometri 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 4 24 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız beDcdd ecba eDcbBa ec ad  Ca eb db   aa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 2 17 1 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız ce dBcdcadeebBdbeacb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

SAYILAR 4 0 3 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 11 1 6 9

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

392,168 16,10
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
AZEL GÜMÜŞ 120 88 16 16 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 18 56 20686 % 16,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECaCBCbAbaCAEaACBbBBADADECDCDAdCADAEEADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDaAbC ECDCcA AEaAAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız ABDbAC CBC DDbDABBBdDEBACa    A CDDACB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız ACEB   EDCBCA eCCBB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 7 2 64

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

312,605 46,28
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
CEMRE 120 62 18 40 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 24 74 213 59476 % 46,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECCCBCDcC CcadACBbBBADADECDCDAC ADeE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız  D  ECCECD    c  AAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız AB cA bCBC Db DbB cd  BACB    A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız A EBBE EDeBCA  bCc d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 13 1 68

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 11 4 2 36

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

219,178 84,58
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
DAĞHAN KASÇI 120 31 18 71 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 36 157 401 108709 % 84,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBCCDbCEC   ACebBcA ADEeDCDAebAaAdEADaaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız  AbdeE a       AAb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız       B    b    c                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız       A             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 13 5 68

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 0 20

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 11 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

309,325 47,78
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  72
DERİNSU KÖSEOĞLU 120 61 18 41 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 26 76 221 61413 % 47,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECCdBCDAaeCAbbACBABcADADECDCDbeCADdEEADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız dDBAECCECDC A cE AAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız ABD   b        ABB    BA                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız AbdB dec  B AB C BB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 3 0 27

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

355,913 28,22
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
DOĞA BATDAL 120 74 6 40 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 9 34 116 36265 % 28,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECCCBCDACCCAEEACBABdADADECDCDACCADAEEADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDBAECaECDCAA AEeAAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız ABD ACbCBCCD DDAB BdD BAC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 1 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 5 1 45

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

360,510 26,54
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
EGE ÖZKUL 120 77 14 29 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 8 31 103 34105 % 26,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECCbBbDeCCCA   CeABBADADECDCDA CADAEEADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız dDBAbCbE DCAA e cAAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız ABDe   CBC DD  ABBB  EBA   c  A  D A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız ACEB EcEDCBCABeCdBB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 17 1 89

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 5 1 45

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

251,843 73,96
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
EMİRHAN UYGUR 120 43 23 54 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95051.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 33 133 351 95051 % 73,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBCbD CECA  cdcABdADADECDCD daAaAdEeDBa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız  AEdDaeDC A e  AAbDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız   AC  B       B d D B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız  a EddAe  A    B d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 12 6 63

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 11 2 1 18

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

268,460 67,05
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  121
EREN ATASOY 120 48 21 51 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 31 116 315 86181 % 67,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBCbD CECA   dceBcADADdCDCD  CeDbdEADBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız BAEa E aC A A CAeb E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız DDA   BA  Db AB     a           D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız  a b CA cCA    cB  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 12 5 63

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

267,835 67,30
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  144
HAMZA KARADENİZ 120 46 14 60 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 32 118 320 86499 % 67,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBdCD CEC    dBABcA ADdC CaAC AD  EADa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız BAECDdbDCCA    dAb E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız D A  CBA D e cBB    Bb                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız dB EA   B           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 12 3 63

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 0 20

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 11 2 1 18

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

463,198 1,17
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
KAĞAN ÖNVERMEZ 120 110 9 1 107 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 3 1507 % 1,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBCCDACECAEEACB BBADADECDCDACCADAEEADBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız BAEaDEeDCCAEAACAACeE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız DDACECBACDDDbABBBdDEBACBCDeBBCCDDACBECCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız EBBEAaACBCABEDCBBdCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 1 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 10 1 91

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

394,155 15,52
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
KARTAL DURMAZ 120 90 22 8 84 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 16 52 19943 % 15,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECCbBCDAdeCAbEAdBABdADAbEdDCDAdCADAEEADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDcAECCEdDCbAcAEDAAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız ABDcACECBC eDDDABBBd EBACB DBBAeCaDACB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız ACEB EAEDCBCA C  Bed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 4 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 8 1 73

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

329,135 39,04
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  68
M EMİR ERSOY 120 71 32 17 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 20 64 178 50171 % 39,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBCbDbbECAEEAdBdBcA ADECDCDAebADAEEADBea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız BcECDEbbCaA bcCAAbeE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız eDA ECBA DDbDbBeBeDEBACB  B eC  DA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız cBcEbbbCBCAcEDb B Ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 11 7 2 64

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

466,513 0,91
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
MİRAY KARAASLAN 120 111 9 0 108 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 2 1164 % 0,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECCdBCDAdCCAEEACBcBBADADECDCDACCADAEEADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDBAECCECDCAAEAEDAAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız ABDbAdECBCCDDDDABBBdDEBACBCDBBACCbDACBad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 1 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 10 1 91

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

189,800 90,44
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
OĞUZHAN DOĞAN 120 24 32 64 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 39 182 439 116238 % 90,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 20 11 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız Cae c CbacE cCBcd cbb  CbCb     cdEdDaae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız a baDE DC A AcCAAe d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız DDA dC dea b  B             e C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 19 3 8 16

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 11 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

402,363 13,13
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
ÖYKÜ EZEL DOĞAN 120 94 26 0 87 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16878.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 15 44 16878 % 13,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBbCDbCECAEbbCBABBADADECDCDAeCADAEEADBCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız BAEaDECDCbAEAACAAbDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 8 0 20,00 % 67

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız DcACECBACaDDbeBccdDEBACBCDeBBCCbaACdEdCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız cBcEdCACBCABEDeBBdCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 1 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 11 8 3 73

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

275,923 63,64
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
SALİH ÖLMEZ 120 51 22 47 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81798.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 30 109 298 81798 % 63,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız aCCdB DbdbCAE ACBABBAbbDEaDCDACbADAEEADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDBAdCCECDCcAEAEeAAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız  BDee  CB   Db bed e  cA                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız                  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

PROBLEMLER 11 1 3 9

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

177,728 92,12
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  113
SEHER KART 120 14 7 99 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 41 197 459 118400 % 92,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECCdB D aC c  dCB BB  b E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız     b CEdD               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 1 1 5

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 4 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 11 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

323,070 41,64
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
ŞEVVAL UYANI K 120 66 19 35 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 22 68 191 53515 % 41,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBCbDcCECAEEAdB BBADADdCDdDACCADAdEADBCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız   bCD  DC A c CAAb E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız  aA  CBA  DDbbBB   EcACB D   C DDAC    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız cB    AeBCAc b B d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 1 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 11 6 1 55

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

236,705 79,43
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
TUNA ÖNEM 120 36 15 69 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102084.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 34 146 382 102084 % 79,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECCdBCD bCCb   CcABBAaADECcCaACCeaccEADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDBAbC ECD         b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız  B  A    d      B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız             A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 11 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

334,085 36,91
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
UFUKHAN SOYTAŞ 120 70 22 28 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 18 55 164 47433 % 36,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECbCBCD   C a  CBABcADAbECDbDA CADAEEADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDaAbCCEdDCAA A  AAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 9 10 8,75 % 29

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız ABaa  bCe  DDb ABdad EBACe       aD C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız AdEBBEcEDaBCABCCCBB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 0 20

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 4 4 36

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

230,625 81,43
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
YAREN ÇAKIR 120 34 15 71 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 35 149 389 104662 % 81,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBCbD CECA    BABBA ADEd CcAC ebcEEA Bda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız  cECDECD       AbbDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız   A b B       B a            d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 11 5 58

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 11 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

311,045 47,03
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

    -  0
ZEYNEP DÜLGER 120 62 20 38 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 25 75 218 60449 % 47,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBdbD bECb aAdBABdAbADEdDCDACCADAEEADBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız B b DE DCCA AdCAebDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız DDACdCBAC DbDABBB  EaAC                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız       A  CAcED Ba   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 1 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 5 1 45

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

342,960 33,28
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  0
BATU ÖTGEN 120 70 8 42 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42772.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 13 45 143 42772 % 33,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBCbDACECAbEcCBABBADADECDCDAeCADAEEADBCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız BAECDECDCCAEAACAACDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız D  C  B       BBad EdA BC    C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız       A B A  c B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 11 5 3 45

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

403,115 12,93
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  0
DİLAY SEZGİN 120 91 13 16 87 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 12 41 16614 % 12,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECCCBCDcdeCAEEACBABBADADECcCDACCADAEEADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDBAECCECDCAA cEDAAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız ABDeAC CBCCDDb ABB  baBACe    A C DA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız ACEBBbAEDCBCA CCCBBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 4 3 36

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

340,773 34,20
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  0
ECE DİNÇER 120 70 11 39 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 15 49 150 43956 % 34,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBCbDcCECAE ACBABBADADECDCDACCADAEEADBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız  AECDEdDC A AACAAbDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız DcACb BA  DDDbB B   BA d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız  e    ACBa BED B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 1 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 11 3 1 27

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

175,090 92,47
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

-M  -  154
ESRA ACAR 120 20 35 65 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 42 203 466 118851 % 92,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 18 11 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECaeBbe dCaba cCcdd AbAD baCD Ceee      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDBAbaabdDC caebbdA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız ee    E      D                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız be          b  e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 19 6 5 32

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 1 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 11 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

288,640 57,50
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  0
ALİ ETKA ERSOY 120 57 30 33 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 28 93 260 73898 % 57,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız eBdbDbCECA  ACBbBcADADEdDCeedaADAEEADBCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız a bCDEeDCCA bcCAAbDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız DDA  CB   Db bddBd EBACe DB     D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız cB E ee BC d D aa   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

PROBLEMLER 11 6 3 55

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

335,970 36,18
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  0
ALPEREN DEMİR 120 72 27 21 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 17 53 159 46504 % 36,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECbdBbDcaCCcE AdcABBADADECDCDAdCAeAEEADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDBAbCCEbDCcA AEDAAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız ABD ACdCBC DDb AB Bd EBACc         d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız ACdBcEeEcaBCAeeCCBa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 5 2 45

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

355,188 28,49
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  59
ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 120 78 26 16 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 35 118 36617 % 28,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız dCb BbDAeaCAEEACBABBADADECDbabbCAD  ceDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDcbECCEdDCAA bE AAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız ABDeACbCBCCDDbcbBBcd EBACB DBBAC DDACBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız AC B    e  CAe CeBBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 19 10 7 53

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 2 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 11 7 2 64

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

313,898 45,71
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  70
ENES ÜNLÜ 120 62 15 43 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 23 71 206 58744 % 45,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECCdBCDA CCAbEACeABBADADECDCDAabADAEEADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDBAbCdE DC A AE AAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız AB cA  C C  D  b     aBA                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız A c  EdED dCA e  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 11 2 1 18

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

306,515 49,13
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  51
FAHRETTİN EFE 120 62 27 31 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 27 80 227 63148 % 49,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız dCedBCD bCCbEEAdBABcADADEdcCDAbbAD  EADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız dDBAECCEdDb A bE Aeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız  B DAC  BCCDDb  BBd   d b     c     C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız AaEBBE EbCBCAeeCCBB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 14 3 74

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 11 1 3 9

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

347,993 31,27
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  0
GÖZDE AYDOĞAN 120 72 9 39 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 11 42 131 40184 % 31,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECCCBCDAbCCbEEACBbBBADADECDCDACCADAEEADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDBAECCE DCAA AEDAAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız ABDaA   BC  Db ABB   EBACe   BA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız    Bc     c      B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 5 1 45

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

189,740 90,45
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  0
HANDE 120 22 23 75 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 40 183 440 116251 % 90,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CB bD CEeba  be Be  ADE cbD CbebcEEA  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız aAE  E D C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız a             B   a      c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız   BEeae  bc         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 19 8 6 42

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 11 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

277,180 63,07
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  0
HÜSEYİN ÇINAR 120 49 12 59 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81063.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 29 108 292 81063 % 63,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECCCBCD   Cc   CBABdADADECDCDbCCADAEcADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CDBAECCECDCcA AcDAAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız   eDA    b   e      a                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız e E                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 11 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

198,608 88,97
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  0
IRMAK KILIÇ 120 22 11 87 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114341.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 37 173 425 114341 % 88,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevaplarınız ECCCa D e  b   bcABB aA Ed b    e   EADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

Cevaplarınız CD  E    DC      A b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevaplarınız  B       d      B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 6 3 32

SES BİLGİSİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 4 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 11 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

329,793 38,76
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  0
SECAN  ÖZBEK 120 66 10 44 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 19 63 177 49810 % 38,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız eBCCD*CECAE ACBAB ADADECDCDAbCADAEEADBde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız BAEdDECDCCAEA CAAbDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız D AC CBA  D  A Bd   BA d    B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız       A   A     e CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 11 3 2 27

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

345,195 32,36
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  54
SELİN KAYA 120 74 22 24 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 12 44 137 41593 % 32,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBCCDbCECA EACBeBcADADEbDCDeeCADAEEADBCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız dAaCDE DCCA b CAAC c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız DDA  CBA DDb  BaB aEaACBb   Bb   A     A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız dBBEAdAaBCA  cCBBddC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 11 5 4 45

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

327,568 39,74
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  0
ŞEYMA DENİZ 120 65 8 47 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51081.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 21 65 180 51081 % 39,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBCCDACECAEaAdBABBADADECDCDACCADAEEADBCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız BAECDECDCaA AA AACD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız e    CBA  Db AB B   BA    B            A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız   B d            d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 3 0 27

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

384,245 18,57
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12  -  0
UĞUR GÜLEN 120 87 23 10 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 21 61 23871 % 18,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBebDACECA EAdeABBADADECcCD aCADAEEADaaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız B dCDECDCCA A CAAbeE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 6 1 21,50 % 72

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız DDACbCBAaDDD ABcBdDEBACceDBBBCC DACB  eA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız EBBEceAbBCABEDCBB de

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79

SES BİLGİSİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 7 4 64

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 4

337,758 35,44
%

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
ÖZEL DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

12F  -  2
FERHAT OKÇU 120 72 24 24 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 51 154 45553 % 35,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 43 274 540 128523

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevaplarınız CBCdDcCECbEaACBABcADADECDCDAeCAbAEEADB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

Cevaplarınız BA dDECDCCA eAdAAbDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevaplarınız  aA  dBA DDbDABBddb BACBC    C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Cevaplarınız dBBEdaACBCABEDbdc  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

SES BİLGİSİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 11 6 3 55

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
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