
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME 51 51 146 1408

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 22,4 3,21 5,6 10,3 3,06 6,9 13,8 3,50 6,2 10,8 3,50 27,6 57,3 13,27 163,620 187,580 177,260

Okul Ortalaması 12,5 10,3 9,94 11,7 7,5 9,79 10,8 4,2 9,72 12,9 10,6 10,27 47,9 32,6 39,72 187,030 196,800 175,290

KATILIMLAR

1 57 BATU ÖTGEN   33 5 31,75 31 8 29,00 64 13 60,75 369,220 1 1 1 293,408 1 1 11

2 165 DOĞA BATDAL   24 9 21,75 25 9 22,75 12 3 11,25 61 21 55,75 305,545 2 2 9 153,463 18 30 550 265,958 2 3 23

3 0 ŞEYMA DENİZ 12 19 10 16,50 23 7 21,25 42 17 37,75 281,485 1 3 26 215,176 5 9 155

4 0 AFRA NUR KORKMAZ   18 8 16,00 19 4 18,00 4 1 3,75 41 13 37,75 262,850 3 4 42 137,938 21 38 757 220,561 4 7 136

5 0 HÜSEYİN ÇINAR 12C 18 13 14,75 20 17 15,75 38 30 30,50 247,165 1 5 57 206,198 1 12 203

6 0 ÜMRAN ÖNDER 12 15 10 12,50 16 13 12,75 10 5 8,75 14 14 10,50 55 42 44,50 224,455 2 6 93 203,308 7 16 213 213,206 6 10 165

7 97 İREM O   16 22 10,50 18 22 12,50 0 1 -0,25 34 45 22,75 216,980 4 7 109 183,866 7 15 345

8 61 İREM ZENGİN 12 17 9 14,75 10 2 9,50 5 1 4,75 32 12 29,00 214,290 3 8 113 140,008 14 36 738 216,268 4 8 145

9 113 SEHER KART   12 22 6,50 14 12 11,00 26 34 17,50 196,770 5 9 145 163,876 15 26 625

10 0 YAREN ÇAKIR   12 9 9,75 10 7 8,25 22 16 18,00 192,315 6 10 157 180,548 9 18 372

11 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12 23 12 20,00 7 4 6,00 30 16 26,00 180,490 4 11 185 142,595 13 35 709 245,851 2 5 52

12 84 ÖZGÜL ÇETİN   14 12 11,00 6 6 4,50 20 18 15,50 176,440 7 12 194 186,961 6 14 317

13 86 KARTAL DURMAZ   21 16 17,00 20 15 16,25 41 31 33,25 171,250 8 13 210 163,813 15 26 400 252,191 3 4 40

14 0 ZEYNEP EROĞLU   11 5 9,75 5 5 3,75 5 12 2,00 21 22 15,50 170,175 9 14 215 148,418 19 32 630 138,481 27 46 989

15 154 ESRA ACAR MZ 10 28 3,00 11 17 6,75 21 45 9,75 163,635 1 15 241 145,921 1 36 916

16 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 16 8 14,00 32 2 31,50 48 10 45,50 162,010 5 16 257 195,380 9 18 239 269,131 1 2 22

17 0 IRMAK KILIÇ   9 12 6,00 6 6 4,50 0 4 -1,00 15 22 9,50 161,040 10 17 266 159,191 18 29 702

18 0 ELİF DURMUŞ 12 3 5 1,75 7 2 6,50 7 1 6,75 7 10 4,50 24 18 19,50 158,470 6 18 285 167,728 11 23 378 153,818 12 32 791

19 150 ROJİN KESKİN 12 16 14 12,50 6 8 4,00 22 22 16,50 157,390 7 19 293 138,455 15 37 753 203,136 7 13 216

20 0 YİĞİT TAŞAN   7 13 3,75 5 2 4,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 13 19 8,25 154,110 11 20 344 150,298 21 34 851

21 137 CEMRE UYANIK 12 6 1 5,75 7 6 5,50 17 8 15,00 30 15 26,25 149,135 8 21 407 220,160 4 10 171 142,191 14 39 966

22 51 FAHRETTİN EFE 12 3 0 3,00 4 3 3,25 10 1 9,75 10 6 8,50 27 10 24,50 145,225 9 22 462 194,898 10 19 240 166,591 9 23 582

23 0 TUNA ÖNEM   10 10 7,50 3 0 3,00 13 10 10,50 141,990 12 23 509 136,385 22 39 765 175,366 11 20 435

24 0 KAĞAN ÖNVERMEZ 12 7 0 7,00 33 3 32,25 33 6 31,50 73 9 70,75 140,450 10 24 533 361,993 1 2 20 234,811 3 6 88

25 0 EMİRHAN EREN   7 6 5,50 3 2 2,50 12 13 8,75 22 21 16,75 135,830 13 25 630 181,200 10 20 290 164,046 14 25 622

26 98 FURKAN ŞAHİNOĞLU 12 1 2 0,50 1 0 1,00 6 8 4,00 16 7 14,25 24 17 19,75 125,690 11 26 763 213,125 6 12 182 141,576 15 40 969

27 54 SELİN KAYA 12 1 1 0,75 1 2 0,50 16 8 14,00 20 10 17,50 38 21 32,75 123,830 12 27 772 250,855 2 6 113 164,058 10 24 619

28 56 SELEN POTUR   6 22 0,50 1 13 -2,25 1 4 0,00 8 39 -1,75 108,595 14 28 814 133,096 30 50 1011

29 50 MEHMET EREN GÜNGÖR   0 1 -0,25 3 4 2,00 11 21 5,75 14 26 7,50 164,445 14 25 394 133,488 29 49 1010
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME 51 51 146 1408

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 22,4 3,21 5,6 10,3 3,06 6,9 13,8 3,50 6,2 10,8 3,50 27,6 57,3 13,27 163,620 187,580 177,260

Okul Ortalaması 12,5 10,3 9,94 11,7 7,5 9,79 10,8 4,2 9,72 12,9 10,6 10,27 47,9 32,6 39,72 187,030 196,800 175,290

KATILIMLAR
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME 51 51 146 1408

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 22,4 3,21 5,6 10,3 3,06 6,9 13,8 3,50 6,2 10,8 3,50 27,6 57,3 13,27 163,620 187,580 177,260

Okul Ortalaması 12,5 10,3 9,94 11,7 7,5 9,79 10,8 4,2 9,72 12,9 10,6 10,27 47,9 32,6 39,72 187,030 196,800 175,290

KATILIMLAR

1 0 MİRAY KARAASLAN   38 1 37,75 33 6 31,50 71 7 69,25 373,378 1 1 14 210,561 5 11 174

2 0 KAĞAN ÖNVERMEZ 12 7 0 7,00 33 3 32,25 33 6 31,50 73 9 70,75 140,450 10 24 533 361,993 1 2 20 234,811 3 6 88

3 114 BENGİSU YILMAZ   23 5 21,75 25 7 23,25 48 12 45,00 297,028 2 3 60 176,641 10 19 416

4 385 DOĞUHAN KARAOK   25 4 24,00 23 10 20,50 48 14 44,50 287,275 3 4 72 181,411 8 17 368

5 0 UĞUR GÜLEN   22 6 20,50 21 17 16,75 43 23 37,25 260,380 4 5 101 173,991 12 21 456

6 54 SELİN KAYA 12 1 1 0,75 1 2 0,50 16 8 14,00 20 10 17,50 38 21 32,75 123,830 12 27 772 250,855 2 6 113 164,058 10 24 619

7 0 ALPEREN DEMİR 12 25 1 24,75 15 8 13,00 40 9 37,75 249,528 3 7 116 183,001 8 16 352

8 112 AZEL GÜMÜŞ   19 5 17,75 19 13 15,75 38 18 33,50 249,448 5 8 117 168,161 13 22 544

9 0 ELİF KOPUZ   15 3 14,25 17 10 14,50 32 13 28,75 235,653 6 9 140 160,741 17 28 671

10 137 CEMRE UYANIK 12 6 1 5,75 7 6 5,50 17 8 15,00 30 15 26,25 149,135 8 21 407 220,160 4 10 171 142,191 14 39 966

11 0 UFUKHAN SOYTAŞ 12 9 4 8,00 15 8 13,00 24 12 21,00 214,855 5 11 180 147,491 13 35 897

12 98 FURKAN ŞAHİNOĞLU 12 1 2 0,50 1 0 1,00 6 8 4,00 16 7 14,25 24 17 19,75 125,690 11 26 763 213,125 6 12 182 141,576 15 40 969

13 0 ELİF KIRTIK   7 2 6,50 15 8 13,00 22 10 19,50 211,750 7 13 190 144,311 22 37 940

14 0 EGE ÖZKUL   12 7 10,25 14 11 11,25 26 18 21,50 210,343 8 14 193 152,261 20 33 820

15 109 AYÇANUR BİRCAN   8 12 5,00 17 15 13,25 25 27 18,25 209,955 9 15 195 141,131 24 41 972

16 0 ÜMRAN ÖNDER 12 15 10 12,50 16 13 12,75 10 5 8,75 14 14 10,50 55 42 44,50 224,455 2 6 93 203,308 7 16 213 213,206 6 10 165

17 127 NERGİS ALIM 12 14 12 11,00 13 19 8,25 27 31 19,25 196,175 8 17 233 153,851 11 31 789

18 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 16 8 14,00 32 2 31,50 48 10 45,50 162,010 5 16 257 195,380 9 18 239 269,131 1 2 22

19 51 FAHRETTİN EFE 12 3 0 3,00 4 3 3,25 10 1 9,75 10 6 8,50 27 10 24,50 145,225 9 22 462 194,898 10 19 240 166,591 9 23 582

20 0 EMİRHAN EREN   7 6 5,50 3 2 2,50 12 13 8,75 22 21 16,75 135,830 13 25 630 181,200 10 20 290 164,046 14 25 622

21 68 M EMİR ERSOY   15 2 14,50 6 8 4,00 21 10 18,50 181,150 11 21 291 161,271 16 27 665

22 301 YAĞMUR ZEYNEP ZEHİR   15 8 13,00 8 17 3,75 23 25 16,75 176,735 12 22 317 158,091 19 30 726

23 0 ELİF DURMUŞ 12 3 5 1,75 7 2 6,50 7 1 6,75 7 10 4,50 24 18 19,50 158,470 6 18 285 167,728 11 23 378 153,818 12 32 791

24 70 ENES ÜNLÜ   5 1 4,75 6 5 4,75 11 6 9,50 164,898 13 24 390 140,601 25 42 975

25 50 MEHMET EREN GÜNGÖR   0 1 -0,25 3 4 2,00 11 21 5,75 14 26 7,50 164,445 14 25 394 133,488 29 49 1010

26 86 KARTAL DURMAZ   21 16 17,00 20 15 16,25 41 31 33,25 171,250 8 13 210 163,813 15 26 400 252,191 3 4 40

27 139 AZRA ÇAKMAK   9 11 6,25 8 20 3,00 17 31 9,25 158,833 16 27 451 143,781 23 38 944

28 72 DERİNSU KÖSEOĞLU   1 2 0,50 7 10 4,50 8 12 5,00 154,790 17 28 530 131,591 31 51 1018

29 0 ECE DİNÇER MZ 4 0 4,00 5 8 3,00 9 8 7,00 154,175 1 29 536 139,011 2 44 987

30 165 DOĞA BATDAL   24 9 21,75 25 9 22,75 12 3 11,25 61 21 55,75 305,545 2 2 9 153,463 18 30 550 265,958 2 3 23
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME 51 51 146 1408

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 22,4 3,21 5,6 10,3 3,06 6,9 13,8 3,50 6,2 10,8 3,50 27,6 57,3 13,27 163,620 187,580 177,260

Okul Ortalaması 12,5 10,3 9,94 11,7 7,5 9,79 10,8 4,2 9,72 12,9 10,6 10,27 47,9 32,6 39,72 187,030 196,800 175,290

KATILIMLAR

31 55 HAZAR ÖZGÜR 12Ü 4 0 4,00 4 7 2,25 8 7 6,25 150,245 1 31 605 139,011 1 44 987

32 0 ZEYNEP EROĞLU   11 5 9,75 5 5 3,75 5 12 2,00 21 22 15,50 170,175 9 14 215 148,418 19 32 630 138,481 27 46 989

33 0 EREN GÖRÜCÜ   5 6 3,50 4 10 1,50 9 16 5,00 145,280 20 33 683 137,951 28 47 992

34 45 ALİ ETKA ERSOY 12 3 2 2,50 2 1 1,75 5 3 4,25 144,520 12 34 696 135,831 16 48 1004

35 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12 23 12 20,00 7 4 6,00 30 16 26,00 180,490 4 11 185 142,595 13 35 709 245,851 2 5 52

36 61 İREM ZENGİN 12 17 9 14,75 10 2 9,50 5 1 4,75 32 12 29,00 214,290 3 8 113 140,008 14 36 738 216,268 4 8 145

37 150 ROJİN KESKİN 12 16 14 12,50 6 8 4,00 22 22 16,50 157,390 7 19 293 138,455 15 37 753 203,136 7 13 216

38 0 AFRA NUR KORKMAZ   18 8 16,00 19 4 18,00 4 1 3,75 41 13 37,75 262,850 3 4 42 137,938 21 38 757 220,561 4 7 136

39 0 TUNA ÖNEM   10 10 7,50 3 0 3,00 13 10 10,50 141,990 12 23 509 136,385 22 39 765 175,366 11 20 435

40 64 EMİRHAN UYGUR   5 2 4,50 4 22 -1,50 9 24 3,00 131,630 23 40 784 140,071 26 43 983

41 97 İREM O   16 22 10,50 18 22 12,50 0 1 -0,25 34 45 22,75 216,980 4 7 109 183,866 7 15 345

42 0 IRMAK KILIÇ   9 12 6,00 6 6 4,50 0 4 -1,00 15 22 9,50 161,040 10 17 266 159,191 18 29 702

43 0 YİĞİT TAŞAN   7 13 3,75 5 2 4,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 13 19 8,25 154,110 11 20 344 150,298 21 34 851

44 56 SELEN POTUR   6 22 0,50 1 13 -2,25 1 4 0,00 8 39 -1,75 108,595 14 28 814 133,096 30 50 1011
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  12 12C 12Ü MZ
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME 51 51 146 1408

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 22,4 3,21 5,6 10,3 3,06 6,9 13,8 3,50 6,2 10,8 3,50 27,6 57,3 13,27 163,620 187,580 177,260

Okul Ortalaması 12,5 10,3 9,94 11,7 7,5 9,79 10,8 4,2 9,72 12,9 10,6 10,27 47,9 32,6 39,72 187,030 196,800 175,290

KATILIMLAR

1 57 BATU ÖTGEN   33 5 31,75 31 8 29,00 64 13 60,75 369,220 1 1 1 293,408 1 1 11

2 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 16 8 14,00 32 2 31,50 48 10 45,50 162,010 5 16 257 195,380 9 18 239 269,131 1 2 22

3 165 DOĞA BATDAL   24 9 21,75 25 9 22,75 12 3 11,25 61 21 55,75 305,545 2 2 9 153,463 18 30 550 265,958 2 3 23

4 86 KARTAL DURMAZ   21 16 17,00 20 15 16,25 41 31 33,25 171,250 8 13 210 163,813 15 26 400 252,191 3 4 40

5 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12 23 12 20,00 7 4 6,00 30 16 26,00 180,490 4 11 185 142,595 13 35 709 245,851 2 5 52

6 0 KAĞAN ÖNVERMEZ 12 7 0 7,00 33 3 32,25 33 6 31,50 73 9 70,75 140,450 10 24 533 361,993 1 2 20 234,811 3 6 88

7 0 AFRA NUR KORKMAZ   18 8 16,00 19 4 18,00 4 1 3,75 41 13 37,75 262,850 3 4 42 137,938 21 38 757 220,561 4 7 136

8 61 İREM ZENGİN 12 17 9 14,75 10 2 9,50 5 1 4,75 32 12 29,00 214,290 3 8 113 140,008 14 36 738 216,268 4 8 145

9 0 ŞEYMA DENİZ 12 19 10 16,50 23 7 21,25 42 17 37,75 281,485 1 3 26 215,176 5 9 155

10 0 ÜMRAN ÖNDER 12 15 10 12,50 16 13 12,75 10 5 8,75 14 14 10,50 55 42 44,50 224,455 2 6 93 203,308 7 16 213 213,206 6 10 165

11 0 MİRAY KARAASLAN   38 1 37,75 33 6 31,50 71 7 69,25 373,378 1 1 14 210,561 5 11 174

12 0 HÜSEYİN ÇINAR 12C 18 13 14,75 20 17 15,75 38 30 30,50 247,165 1 5 57 206,198 1 12 203

13 150 ROJİN KESKİN 12 16 14 12,50 6 8 4,00 22 22 16,50 157,390 7 19 293 138,455 15 37 753 203,136 7 13 216

14 84 ÖZGÜL ÇETİN   14 12 11,00 6 6 4,50 20 18 15,50 176,440 7 12 194 186,961 6 14 317

15 97 İREM O   16 22 10,50 18 22 12,50 0 1 -0,25 34 45 22,75 216,980 4 7 109 183,866 7 15 345

16 0 ALPEREN DEMİR 12 25 1 24,75 15 8 13,00 40 9 37,75 249,528 3 7 116 183,001 8 16 352

17 385 DOĞUHAN KARAOK   25 4 24,00 23 10 20,50 48 14 44,50 287,275 3 4 72 181,411 8 17 368

18 0 YAREN ÇAKIR   12 9 9,75 10 7 8,25 22 16 18,00 192,315 6 10 157 180,548 9 18 372

19 114 BENGİSU YILMAZ   23 5 21,75 25 7 23,25 48 12 45,00 297,028 2 3 60 176,641 10 19 416

20 0 TUNA ÖNEM   10 10 7,50 3 0 3,00 13 10 10,50 141,990 12 23 509 136,385 22 39 765 175,366 11 20 435

21 0 UĞUR GÜLEN   22 6 20,50 21 17 16,75 43 23 37,25 260,380 4 5 101 173,991 12 21 456

22 112 AZEL GÜMÜŞ   19 5 17,75 19 13 15,75 38 18 33,50 249,448 5 8 117 168,161 13 22 544

23 51 FAHRETTİN EFE 12 3 0 3,00 4 3 3,25 10 1 9,75 10 6 8,50 27 10 24,50 145,225 9 22 462 194,898 10 19 240 166,591 9 23 582

24 54 SELİN KAYA 12 1 1 0,75 1 2 0,50 16 8 14,00 20 10 17,50 38 21 32,75 123,830 12 27 772 250,855 2 6 113 164,058 10 24 619

25 0 EMİRHAN EREN   7 6 5,50 3 2 2,50 12 13 8,75 22 21 16,75 135,830 13 25 630 181,200 10 20 290 164,046 14 25 622

26 113 SEHER KART   12 22 6,50 14 12 11,00 26 34 17,50 196,770 5 9 145 163,876 15 26 625

27 68 M EMİR ERSOY   15 2 14,50 6 8 4,00 21 10 18,50 181,150 11 21 291 161,271 16 27 665

28 0 ELİF KOPUZ   15 3 14,25 17 10 14,50 32 13 28,75 235,653 6 9 140 160,741 17 28 671

29 0 IRMAK KILIÇ   9 12 6,00 6 6 4,50 0 4 -1,00 15 22 9,50 161,040 10 17 266 159,191 18 29 702

30 301 YAĞMUR ZEYNEP ZEHİR   15 8 13,00 8 17 3,75 23 25 16,75 176,735 12 22 317 158,091 19 30 726
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME 51 51 146 1408

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 22,4 3,21 5,6 10,3 3,06 6,9 13,8 3,50 6,2 10,8 3,50 27,6 57,3 13,27 163,620 187,580 177,260

Okul Ortalaması 12,5 10,3 9,94 11,7 7,5 9,79 10,8 4,2 9,72 12,9 10,6 10,27 47,9 32,6 39,72 187,030 196,800 175,290

KATILIMLAR

31 127 NERGİS ALIM 12 14 12 11,00 13 19 8,25 27 31 19,25 196,175 8 17 233 153,851 11 31 789

32 0 ELİF DURMUŞ 12 3 5 1,75 7 2 6,50 7 1 6,75 7 10 4,50 24 18 19,50 158,470 6 18 285 167,728 11 23 378 153,818 12 32 791

33 0 EGE ÖZKUL   12 7 10,25 14 11 11,25 26 18 21,50 210,343 8 14 193 152,261 20 33 820

34 0 YİĞİT TAŞAN   7 13 3,75 5 2 4,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 13 19 8,25 154,110 11 20 344 150,298 21 34 851

35 0 UFUKHAN SOYTAŞ 12 9 4 8,00 15 8 13,00 24 12 21,00 214,855 5 11 180 147,491 13 35 897

36 154 ESRA ACAR MZ 10 28 3,00 11 17 6,75 21 45 9,75 163,635 1 15 241 145,921 1 36 916

37 0 ELİF KIRTIK   7 2 6,50 15 8 13,00 22 10 19,50 211,750 7 13 190 144,311 22 37 940

38 139 AZRA ÇAKMAK   9 11 6,25 8 20 3,00 17 31 9,25 158,833 16 27 451 143,781 23 38 944

39 137 CEMRE UYANIK 12 6 1 5,75 7 6 5,50 17 8 15,00 30 15 26,25 149,135 8 21 407 220,160 4 10 171 142,191 14 39 966

40 98 FURKAN ŞAHİNOĞLU 12 1 2 0,50 1 0 1,00 6 8 4,00 16 7 14,25 24 17 19,75 125,690 11 26 763 213,125 6 12 182 141,576 15 40 969

41 109 AYÇANUR BİRCAN   8 12 5,00 17 15 13,25 25 27 18,25 209,955 9 15 195 141,131 24 41 972

42 70 ENES ÜNLÜ   5 1 4,75 6 5 4,75 11 6 9,50 164,898 13 24 390 140,601 25 42 975

43 64 EMİRHAN UYGUR   5 2 4,50 4 22 -1,50 9 24 3,00 131,630 23 40 784 140,071 26 43 983

44 0 ECE DİNÇER MZ 4 0 4,00 5 8 3,00 9 8 7,00 154,175 1 29 536 139,011 2 44 987

45 55 HAZAR ÖZGÜR 12Ü 4 0 4,00 4 7 2,25 8 7 6,25 150,245 1 31 605 139,011 1 44 987

46 0 ZEYNEP EROĞLU   11 5 9,75 5 5 3,75 5 12 2,00 21 22 15,50 170,175 9 14 215 148,418 19 32 630 138,481 27 46 989

47 0 EREN GÖRÜCÜ   5 6 3,50 4 10 1,50 9 16 5,00 145,280 20 33 683 137,951 28 47 992

48 45 ALİ ETKA ERSOY 12 3 2 2,50 2 1 1,75 5 3 4,25 144,520 12 34 696 135,831 16 48 1004

49 50 MEHMET EREN GÜNGÖR   0 1 -0,25 3 4 2,00 11 21 5,75 14 26 7,50 164,445 14 25 394 133,488 29 49 1010

50 56 SELEN POTUR   6 22 0,50 1 13 -2,25 1 4 0,00 8 39 -1,75 108,595 14 28 814 133,096 30 50 1011

51 72 DERİNSU KÖSEOĞLU   1 2 0,50 7 10 4,50 8 12 5,00 154,790 17 28 530 131,591 31 51 1018
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME 51 51 146 1408

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 22,4 3,21 5,6 10,3 3,06 6,9 13,8 3,50 6,2 10,8 3,50 27,6 57,3 13,27 163,620 187,580 177,260

Okul Ortalaması 12,5 10,3 9,94 11,7 7,5 9,79 10,8 4,2 9,72 12,9 10,6 10,27 47,9 32,6 39,72 187,030 196,800 175,290
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SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA NUR KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
262,850 163,620 3 4 4 12 42

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
137,938 187,580 21 38 38 114 757

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
220,561 177,260 4 7 7 26 136

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 9 6 7,50 31 5,84 4,91 2,08

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,07 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,61 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 16,00 40 10,52 9,94 3,21

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 2,36 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 4,18 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 4 2 3,50 29 2,89 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,70 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 4 18,00 45 11,14 9,79 3,06

Matematik-2 40 4 1 3,75 9 9,12 9,72 3,50

Toplam: 280 83 43 72,15 26 57,37 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 cE  Cd    AaCC aA Ad CdB eBA    dBAEBACD

Cevap Anahtarı B DEEECBECCEADCCEEABACBCABCDBAECEAABAEBACD

Sosyal-2     A   C BEECAaCACD B  cDc    BCA E cDE      

Cevap Anahtarı B AEDDAEDCCDBEECADCACDBBDAADDCDBEBCABEEBDEDCCAEE

Matematik     A  B     E d  D                     

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 45

Edebiyat 24 9 6 38

Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 1 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 1 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 1 0 100
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 1 0 100
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 2 30

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Sosyal-2 46 19 4 41

Tarih-2 11 3 0 27

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 9 1 82

Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 2 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 4 2 33

Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 0 1 0
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 1 0 100
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 1 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 1 0 100
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 1 0 100
İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0

Matematik 40 4 1 10

Matematik-2 40 4 1 10

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 1 1 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇANUR BİRCAN 109   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
209,955 187,580 9 15 15 48 195

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
141,131 177,260 24 41 41 135 972

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 8 12 5,00 13 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 6 8 4,00 29 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 6 4 5,00 38 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 67 57 52,65 19 57,37 58,72 63,54

Matematik  e  AD e aC  EECAcab baeB  e     a b    

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri cdeDaEdbBaECcA bEDbEC dDb C  DBEC dAbe  

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 8 12 20

Matematik-2 40 8 12 20

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 2 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 1 0 50
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 2 3 40
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 3 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 17 15 43

Fizik 14 6 8 43

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 13 6 4 46

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 1 0 33
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 3 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 5 3 38

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 1 0 100
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZEL GÜMÜŞ 112   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
249,448 187,580 5 8 8 26 117

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
168,161 177,260 13 22 22 99 544

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 19 5 17,75 44 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 6 3 5,25 40 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 19 13 15,75 39 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 80 48 67,90 24 57,37 58,72 63,54

Matematik be  ADBBCE A   bAAD  ADB   CAE b D CcC  

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri D AeBEabBDdCBACebDC C   DcCCeD EC bdc ec

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 19 5 48

Matematik-2 40 19 5 48

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 3 2 43
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 3 1 60
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 3 0 60
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 19 13 48

Fizik 14 9 4 64

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 13 6 3 46

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 1 0 33
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 2 0 67
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 13 4 6 31

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 1 0 100
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÇAKMAK 139   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
158,833 187,580 16 27 27 80 451

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
143,781 177,260 23 38 38 132 944

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 9 11 6,25 16 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 4 9 1,75 13 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 8 20 3,00 8 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 59 61 43,65 16 57,37 58,72 63,54

Matematik  AAe        CAEAc abDdBbE     b  b b  ac

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Fen Bilimleri BabCB caebeEadbCeebca      dAae b   BEa 

Cevap Anahtarı A BDECBADCADBECEECCADECBDECDEEADCDDCBDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 9 11 23

Matematik-2 40 9 11 23

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 2 1 40
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 4 2 57
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 1 1 50
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 1 2 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 8 20 20

Fizik 14 4 9 29

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 1 0 50
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 13 1 6 8

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 1 2 33
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 5 23

Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATU ÖTGEN 57   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
369,220 163,620 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

EA
293,408 177,260 1 1 1 2 11

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 19 4 18,00 75 5,84 4,91 2,08

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 2,07 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,61 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 5 31,75 79 10,52 9,94 3,21

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 2,36 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 4,18 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 9 3 8,25 69 2,89 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,70 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 31 8 29,00 73 11,14 9,79 3,06

Toplam: 280 106 43 95,15 34 57,37 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 CbE BACeCABDEaECBECdEADCBA dCEABDCDCABEA

Cevap Anahtarı A CEEABACBCABDEEECBECCEADCBAAECEABDCDCABEA

Sosyal-2 BDCbDEbDDEABBDCeeeACEEdADCDDEDcABdEDB EB      

Cevap Anahtarı A BDCCDEADDEABBDCACDACEEAADCDDEDBABCEDBEEBCDCEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 5 83

Edebiyat 24 19 4 79

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 1 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 1 0 100
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 1 0 100
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 1 0 100
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 1 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 1 0 100
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 1 1 50
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 1 0 100
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 1 0 100

Tarih-1 10 8 1 80

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 2 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 31 8 67

Tarih-2 11 9 2 82

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 8 3 73

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 1 1 50
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 9 3 75

Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 1 0 100
Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 1 0 100
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 1 0 100
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 1 0 100
Algı yanılmalarını açıklar. 1 1 0 100
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 1 0 100
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 1 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 1 0 100
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 1 0 100
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 1 0 50
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU YILMAZ 114   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
297,028 187,580 2 3 3 10 60

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
176,641 177,260 10 19 19 85 416

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 23 5 21,75 54 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 12 0 12,00 92 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 25 7 23,25 58 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 90 42 79,40 28 57,37 58,72 63,54

Matematik eD  ADBBaE     CdADEBADc DCCAED BD CbC  

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri Ddb BEdEBcEC  CAEDCEC BDDECCcD Edc AD  D

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 23 5 58

Matematik-2 40 23 5 58

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 4 1 57
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 4 1 80
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 4 1 80
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 25 7 63

Fizik 14 7 4 50

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimya 13 12 0 92

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 2 0 67
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 3 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 13 6 3 46

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 1 0
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİNSU KÖSEOĞLU 72   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
154,790 187,580 17 28 28 85 530

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
131,591 177,260 31 51 51 145 1018

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 2 7 0,25 2 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 50 42 39,40 14 57,37 58,72 63,54

Matematik              E              d      b    

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri D c ecb ea Ce      E   b E  c  Eb E  C  

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 10 18

Fizik 14 2 7 14

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimya 13 2 1 15

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 1 0 33
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 13 3 2 23

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA BATDAL 165   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
305,545 163,620 2 2 2 4 9

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
153,463 187,580 18 30 30 87 550

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
265,958 177,260 2 3 3 6 23

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 15 3 14,25 59 5,84 4,91 2,08

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,07 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,61 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 21,75 54 10,52 9,94 3,21

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 2,36 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 4,18 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 8 2 7,50 63 2,89 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,70 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 25 9 22,75 57 11,14 9,79 3,06

Matematik-2 40 12 3 11,25 28 9,12 9,72 3,50

Toplam: 280 103 51 90,15 32 57,37 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 CbE  AC CABDE Ed E CEAcCBddEC ABeeeCbBEA

Cevap Anahtarı A CEEABACBCABDEEECBECCEADCBAAECEABDCDCABEA

Sosyal-2 BDCCc Aa  ABabCAeedCEE ADaDD DBABdEDB EB      

Cevap Anahtarı A BDCCDEADDEABBDCACDACEEAADCDDEDBABCEDBEEBCDCEAE

Matematik CAAD   D    CAa    ADB  E   E be        

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 60

Edebiyat 24 15 3 63

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 1 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 1 0 100
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 1 0 100
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 1 0 100
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 0 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 1 0 50
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 1 0 100
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 1 0

Tarih-1 10 5 4 50

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 1 0 50
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 25 9 54

Tarih-2 11 6 2 55

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 6 5 55

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 8 2 67

Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 1 0 100
Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 1 0 100
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 1 0
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 1 0 100
Algı yanılmalarını açıklar. 1 1 0 100
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 1 0 100
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 1 0 100
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 1 0 100
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 1 0 50
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0

Matematik 40 12 3 30

Matematik-2 40 12 3 30

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 4 0 80
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 1 0 20
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 2 1 29
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUHAN KARAOK 385   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
287,275 187,580 3 4 4 14 72

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
181,411 177,260 8 17 17 81 368

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 25 4 24,00 60 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 23 10 20,50 51 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 90 44 78,90 28 57,37 58,72 63,54

Matematik CAAD  A B D CAEAD CADcB E A adCACcD E DE

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Fen Bilimleri eDECeADb  cECEECCADEedccCDE A C   aDBECc

Cevap Anahtarı A BDECBADCADBECEECCADECBDECDEEADCDDCBDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 25 4 63

Matematik-2 40 25 4 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 4 0 80
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 3 0 60
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 6 0 86
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 23 10 58

Fizik 14 8 4 57

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 1 1 50
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 13 9 4 69

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 3 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 13 6 2 46

Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0
Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 1 0 100
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ÖZKUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
210,343 187,580 8 14 14 47 193

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
152,261 177,260 20 33 33 125 820

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 12 7 10,25 26 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 6 4 5,00 38 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 68 48 55,90 20 57,37 58,72 63,54

Matematik CAbDa Aa    C   b  ADdB         CcDbE D 

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Fen Bilimleri BcECa c A BE bbdCAD Ca  aDE e     eD  eE

Cevap Anahtarı A BDECBADCADBECEECCADECBDECDEEADCDDCBDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 12 7 30

Matematik-2 40 12 7 30

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 3 2 60
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 1 1 20
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 1 1 14
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 14 11 35

Fizik 14 6 4 43

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 13 6 4 46

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 1 2 33
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 1 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 13 2 3 15

Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0
Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 0 0 0
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KIRTIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
211,750 187,580 7 13 13 46 190

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
144,311 177,260 22 37 37 131 940

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 7 2 6,50 16 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 15 8 13,00 33 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 64 40 53,90 19 57,37 58,72 63,54

Matematik  A e           AD  ADd        C       D 

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Fen Bilimleri BaE BA    eE bEC    Cd   eEEAcC   cD ECd

Cevap Anahtarı A BDECBADCADBECEECCADECBDECDEEADCDDCBDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 7 2 18

Matematik-2 40 7 2 18

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 1 1 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 2 0 29
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 15 8 38

Fizik 14 5 3 36

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 2 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 13 4 2 31

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 2 0 67
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 13 6 3 46

Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0
Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 1 0 100
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KOPUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
235,653 187,580 6 9 9 31 140

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
160,741 177,260 17 28 28 111 671

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 15 3 14,25 36 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 9 1 8,75 67 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 17 10 14,50 36 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 74 43 63,15 23 57,37 58,72 63,54

Matematik AD  ADBe       C AD B    b C Eb  D C C D

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri   ADBEbbBD b   AbDCE  BDDECde  Ed cA dc 

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 15 3 38

Matematik-2 40 15 3 38

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 4 0 57
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 3 0 60
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 17 10 43

Fizik 14 6 3 43

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimya 13 9 1 69

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 1 0 33
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 2 0 67
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 13 2 6 15

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN EREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
135,830 163,620 13 25 25 76 630

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
181,200 187,580 10 20 20 60 290

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
164,046 177,260 14 25 25 105 622

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 7 6 5,50 23 5,84 4,91 2,08

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,07 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,61 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 6 5,50 14 10,52 9,94 3,21

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 4 5 2,75 21 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 12 13 8,75 22 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 64 51 51,15 18 57,37 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 bEc  a   aA CC c  AC Cd                 

Cevap Anahtarı B DEEECBECCEADCCEEABACBCABCDBAECEAABAEBACD

Matematik d   A  a         A           E          

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri   e BEdbeaECc  bbed C  eDEC cbBEC  A    

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 6 18

Edebiyat 24 7 6 29

Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 1 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 1 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 1 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 1 0 100
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 2 0 67
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 1 0 100
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 10 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Matematik 40 3 2 8

Matematik-2 40 3 2 8

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 1 1 14
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 1 0 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 12 13 30

Fizik 14 4 6 29

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimya 13 4 5 31

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 2 0 67
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 13 4 2 31

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 1 0 100
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN UYGUR 64   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
131,630 187,580 23 40 40 116 784

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
140,071 177,260 26 43 43 137 983

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 5 2 4,50 11 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 4 22 -1,50 -4 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 51 54 37,40 13 57,37 58,72 63,54

Matematik  D   D     AbEc                      C  

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri ebeacdbbeabbBb e aaba     C  Ddde  A  a 

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 2 13

Matematik-2 40 5 2 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 1 0 14
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 1 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 22 10

Fizik 14 1 13 7

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 13 1 5 8

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 4 15

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 0 1 0
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÜNLÜ 70   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
164,898 187,580 13 24 24 72 390

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
140,601 177,260 25 42 42 136 975

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 5 1 4,75 12 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 4 1 3,75 27 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 6 5 4,75 12 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 53 36 43,90 16 57,37 58,72 63,54

Matematik A    D Ba         D   D                 

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri     a   BDEC   c  aE     c      e  A    

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 1 13

Matematik-2 40 5 1 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 1 0 14
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 1 0 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 1 0 20
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 5 15

Fizik 14 4 1 29

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 1 0 33
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 1 8

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 0 0 0
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÖRÜCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
145,280 187,580 20 33 33 108 683

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
137,951 177,260 28 47 47 141 992

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 5 6 3,50 9 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 2 5 0,75 5 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 4 10 1,50 4 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 51 46 39,40 14 57,37 58,72 63,54

Matematik  e    a    A  dCd D         c    D eA   

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri     aEbdBa  d          e  e    EC cd e  

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 6 13

Matematik-2 40 5 6 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 2 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 2 1 40
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 10 10

Fizik 14 2 5 14

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimya 13 0 2 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 3 15

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 1 0 100
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM O 97   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,980 163,620 4 7 7 29 109

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

EA
183,866 177,260 7 15 15 73 345

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 9 13 5,75 24 5,84 4,91 2,08

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 2,07 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,61 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 22 10,50 26 10,52 9,94 3,21

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 2,36 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 4,18 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 5 7 3,25 27 2,89 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,70 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 22 12,50 31 11,14 9,79 3,06

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 9,12 9,72 3,50

Toplam: 280 76 75 57,15 20 57,37 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 Cdcb eCdCdBbbbEba CacADCBddbacdBeecCABEA

Cevap Anahtarı A CEEABACBCABDEEECBECCEADCBAAECEABDCDCABEA

Sosyal-2 acCbbEAcDdABBDdeecAddEdAcCDbcDdAddEDcdEd      

Cevap Anahtarı A BDCCDEADDEABBDCACDACEEAADCDDEDBABCEDBEEBCDCEAE

Matematik                               b         

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 22 40

Edebiyat 24 9 13 38

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 1 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 1 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 1 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 1 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 1 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 1 1 50
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 1 0 100
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 8 20

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 0 2 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 18 22 39

Tarih-2 11 5 6 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 5 6 45

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 0 2 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 5 7 42

Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 1 0 100
Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 1 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 1 0 100
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 1 0 100
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 1 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 1 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 1 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 1 0 100
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 0 1 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 1 0 100
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 0 2 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,040 163,620 10 17 17 60 266

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

EA
159,191 177,260 18 29 29 113 702

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 5 8 3,00 13 5,84 4,91 2,08

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 2,07 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 2,61 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 12 6,00 15 10,52 9,94 3,21

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 2,36 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 4,18 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 3 1 2,75 23 2,89 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 1,70 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 6 4,50 11 11,14 9,79 3,06

Matematik-2 40 0 4 -1,00 -3 9,12 9,72 3,50

Toplam: 280 57 52 43,90 16 57,37 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 bEcA  e Cbd c  a     bDCe    EccD  e BE 

Cevap Anahtarı A CEEABACBCABDEEECBECCEADCBAAECEABDCDCABEA

Sosyal-2  e       c  aDd   A  E     Db   BC    b       

Cevap Anahtarı A BDCCDEADDEABBDCACDACEEAADCDDEDBABCEDBEEBCDCEAE

Matematik               a         c    a        b 

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 12 23

Edebiyat 24 5 8 21

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 1 0 100
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 0 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 0 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 0 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 1 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 3 20

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 1 1 50
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 1 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 6 6 13

Tarih-2 11 0 2 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 2 27

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 3 1 25

Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 0 0 0
Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 0 0
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 0 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 1 0 100
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 1 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 0

İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 0 0 0
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0

Matematik 40 0 4 0

Matematik-2 40 0 4 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KARTAL DURMAZ 86   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,250 163,620 8 13 13 52 210

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
163,813 187,580 15 26 26 75 400

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
252,191 177,260 3 4 4 10 40

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 10 11 7,25 30 5,84 4,91 2,08

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,07 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,61 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 16 17,00 43 10,52 9,94 3,21

Matematik-2 40 20 15 16,25 41 9,12 9,72 3,50

Toplam: 280 83 61 67,65 24 57,37 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 CEb  bCdCABDE aaabCdbdaCBAebaEbBDCeCABEA

Cevap Anahtarı A CEEABACBCABDEEECBECCEADCBAAECEABDCDCABEA

Matematik CAAedB De bdCAccc eADcBCabA EECAC DeEeDd

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 16 53

Edebiyat 24 10 11 42

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 1 0 100
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 1 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 1 0 100
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 1 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 1 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 1 1 50
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 1 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 1 0

Tarih-1 10 6 4 60

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 1 1 50
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Matematik 40 20 15 50

Matematik-2 40 20 15 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 3 2 60
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 1 3 20
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 2 4 29
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 1 2 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 1 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M EMİR ERSOY 68   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
181,150 187,580 11 21 21 61 291

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
161,271 177,260 16 27 27 110 665

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 15 2 14,50 36 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 6 8 4,00 10 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 63 40 52,90 19 57,37 58,72 63,54

Matematik CAAD   D    CAEAe  ADBB E     b C       

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Fen Bilimleri BaE B  bebcEdb  C  Ea                   

Cevap Anahtarı A BDECBADCADBECEECCADECBDECDEEADCDDCBDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 15 2 38

Matematik-2 40 15 2 38

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 4 0 80
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 1 0 20
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 4 1 57
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 8 15

Fizik 14 4 7 29

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 1 0 50
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 13 2 1 15

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 1 0 33
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0
Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 0 0 0
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 0 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EREN GÜNGÖR 50   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
164,445 187,580 14 25 25 73 394

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
133,488 177,260 29 49 49 143 1010

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 5,84 4,91 2,08

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 2,07 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,61 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 10,52 9,94 3,21

Matematik-2 40 3 4 2,00 5 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 6 8 4,00 29 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 2 5 0,75 6 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 11 21 5,75 14 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 56 56 41,90 15 57,37 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1                                 e       

Cevap Anahtarı A CEEABACBCABDEEECBECCEADCBAAECEABDCDCABEA

Matematik CebD   c       c             E          

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Fen Bilimleri BDECcebabeBEacEd bc a c  D bbD  DdcedEad

Cevap Anahtarı A BDECBADCADBECEECCADECBDECDEEADCDDCBDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 0

Edebiyat 24 0 0 0

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 0 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 0 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 0 0 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 0 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 0 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 0 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Matematik 40 3 4 8

Matematik-2 40 3 4 8

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 2 2 40
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 11 21 28

Fizik 14 6 8 43

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 2 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 13 2 5 15

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 1 1 33
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 1 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 8 23

Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KARAASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
373,378 187,580 1 1 1 1 14

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
210,561 177,260 5 11 11 37 174

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 38 1 37,75 94 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 113 37 103,65 37 57,37 58,72 63,54

Matematik CAADEBADBeDCCAEADECADBBCE ADEECACEDDEBDE

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Fen Bilimleri BDECBAD ceBECEECCADdCBDECDEEADCeDCBDeEeE

Cevap Anahtarı A BDECBADCADBECEECCADECBDECDEEADCDDCBDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 38 1 95

Matematik-2 40 38 1 95

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 5 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 5 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 7 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 1 0 50
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 33 6 83

Fizik 14 11 2 79

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 2 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 13 12 1 92

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 3 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 13 10 3 77

Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fermentasyonu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜL ÇETİN 84   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,440 163,620 7 12 12 48 194

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

EA
186,961 177,260 6 14 14 65 317

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 6 7 4,25 18 5,84 4,91 2,08

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 2,07 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,61 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 12 11,00 28 10,52 9,94 3,21

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 2,36 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 4,18 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 1 0 1,00 8 2,89 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,70 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 6 4,50 11 11,14 9,79 3,06

Toplam: 280 62 48 49,90 18 57,37 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 C c  AC Cb   cEae    baCBd   dcBeCeCABEA

Cevap Anahtarı A CEEABACBCABDEEECBECCEADCBAAECEABDCDCABEA

Sosyal-2 B       eb   bCdb ACcE A                      

Cevap Anahtarı A BDCCDEADDEABBDCACDACEEAADCDDEDBABCEDBEEBCDCEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 12 35

Edebiyat 24 6 7 25

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 1 0 100
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 2 0 67
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 0 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 1 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 1 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 1 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 4 30

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 0 2 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 6 6 13

Tarih-2 11 1 2 9

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 4 36

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 1 1 50
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 1 0 8

Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 1 0 100
Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 0 0
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 0 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 0 0 0
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KART 113   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,770 163,620 5 9 9 36 145

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

EA
163,876 177,260 15 26 26 108 625

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 7 12 4,00 17 5,84 4,91 2,08

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 2,07 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,61 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 22 6,50 16 10,52 9,94 3,21

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 2,36 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 4,18 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 2 4 1,00 8 2,89 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,70 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 12 11,00 28 11,14 9,79 3,06

Toplam: 280 68 64 51,90 19 57,37 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1   dEeBbdacADdCEc c ecC abceAaCb AeAcBdee

Cevap Anahtarı B DEEECBECCEADCCEEABACBCABCDBAECEAABAEBACD

Sosyal-2 d a A   bDcE CbDbeCDBBD Aab    d d c BDE      

Cevap Anahtarı B AEDDAEDCCDBEECADCACDBBDAADDCDBEBCABEEBDEDCCAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 22 30

Edebiyat 24 7 12 29

Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 0 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 1 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 1 0 100
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 1 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 2 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 1 0 100
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 1 0 100
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 0 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 6 30

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 4 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Sosyal-2 46 14 12 30

Tarih-2 11 2 4 18

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 3 64

Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 1 1 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 2 4 17

Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 1 0 100
Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 1 0 100
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 1 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 1 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 0 1 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 1 0 50
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 1 0 100
İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN POTUR 56   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
108,595 163,620 14 28 28 80 814

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

EA
133,096 177,260 30 50 50 144 1011

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 5 16 1,00 4 5,84 4,91 2,08

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 2,07 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 2,61 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 22 0,50 1 10,52 9,94 3,21

Tarih-2 11 1 9 -1,25 -11 2,36 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 0 4 -1,00 -9 4,18 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 0 0 0,00 0 2,89 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,70 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 13 -2,25 -6 11,14 9,79 3,06

Matematik-2 40 1 4 0,00 0 9,12 9,72 3,50

Toplam: 280 50 69 32,65 12 57,37 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 dcEAaAacdcB Eca  aebdbeecAbbb    ac     

Cevap Anahtarı A CEEABACBCABDEEECBECCEADCBAAECEABDCDCABEA

Sosyal-2 ebdaDbdbac  c eb a                            

Cevap Anahtarı A BDCCDEADDEABBDCACDACEEAADCDDEDBABCEDBEEBCDCEAE

Matematik ade       a                 E           

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 22 15

Edebiyat 24 5 16 21

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 1 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 1 0 100
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 1 0 100
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 0 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 1 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 0 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 1 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 2 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 1 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 1 0

Tarih-1 10 1 5 10

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 1 13 2

Tarih-2 11 1 9 9

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 4 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 0 2 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 0 0 0

Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 0 0 0
Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 0 0
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 0 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 0 0 0
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0

Matematik 40 1 4 3

Matematik-2 40 1 4 3

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 3 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ÖNEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,990 163,620 12 23 23 70 509

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
136,385 187,580 22 39 39 115 765

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
175,366 177,260 11 20 20 87 435

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 4 5 2,75 11 5,84 4,91 2,08

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,07 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,61 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 10 7,50 19 10,52 9,94 3,21

Matematik-2 40 3 0 3,00 8 9,12 9,72 3,50

Toplam: 280 55 40 44,90 16 57,37 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1     a E   b CCEa   d d  CDBcb     AEBcee

Cevap Anahtarı B DEEECBECCEADCCEEABACBCABCDBAECEAABAEBACD

Matematik            A E    D                     

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 10 25

Edebiyat 24 4 5 17

Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 0 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 0 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 1 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 1 1 33
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 1 0 100
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 0 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 2 30

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 0 2 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Matematik 40 3 0 8

Matematik-2 40 3 0 8

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 1 0 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR GÜLEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
260,380 187,580 4 5 5 20 101

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
173,991 177,260 12 21 21 92 456

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 22 6 20,50 51 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 10 3 9,25 66 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 7 6 5,50 42 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 21 17 16,75 42 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 85 53 71,65 26 57,37 58,72 63,54

Matematik AD  ADdcCE A EaCAADEBA Bd  CAc   DE  CaD

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri  aAbBECEBDECBebbaDCEdEabDECCebeEa cAaeDb

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 22 6 55

Matematik-2 40 22 6 55

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 4 1 57
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 5 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 2 0 40
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 21 17 53

Fizik 14 10 3 71

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 13 7 6 54

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 2 1 67
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 13 4 8 31

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fermentasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ZEYNEP ZEHİR 301   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
176,735 187,580 12 22 22 65 317

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
158,091 177,260 19 30 30 116 726

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 15 8 13,00 33 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 2 6 0,50 4 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 8 17 3,75 9 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 65 55 51,15 18 57,37 58,72 63,54

Matematik CAAe B   e  CAE e  ADcB Eb  Ecb C  bE D 

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Fen Bilimleri BaEdc b AecEbbcCebb a    aE cD      dEd 

Cevap Anahtarı A BDECBADCADBECEECCADECBDECDEEADCDDCBDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 15 8 38

Matematik-2 40 15 8 38

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 3 1 60
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 3 1 43
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 1 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 17 20

Fizik 14 4 8 29

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 13 2 6 15

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 1 2 33
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 13 2 3 15

Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0
Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,315 163,620 6 10 10 39 157

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

EA
180,548 177,260 9 18 18 82 372

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 6 5 4,75 20 5,84 4,91 2,08

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,07 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,61 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 9 9,75 24 10,52 9,94 3,21

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 2,36 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 4,18 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 1 1 0,75 6 2,89 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 -0,75 -13 1,70 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 7 8,25 21 11,14 9,79 3,06

Toplam: 280 64 46 52,40 19 57,37 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 a c  e    bDCC  A  Cd  BeeBA C A   b ACe

Cevap Anahtarı B DEEECBECCEADCCEEABACBCABCDBAECEAABAEBACD

Sosyal-2  cD   aCCDBE C  e  D B    b    B  ad  e       

Cevap Anahtarı B AEDDAEDCCDBEECADCACDBBDAADDCDBEBCABEEBDEDCCAEE
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 9 30

Edebiyat 24 6 5 25

Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 1 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 1 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 1 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 1 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 2 0 67
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 0 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 0 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 10 4 2 40

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 2 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2 46 10 7 22

Tarih-2 11 5 2 45

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 4 1 36

Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 1 1 8

Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 0 0 0
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 0 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 1 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 0

İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 0 1 0
İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TAŞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,110 163,620 11 20 20 66 344

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

EA
150,298 177,260 21 34 34 127 851

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 5 5 3,75 16 5,84 4,91 2,08

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 2,07 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 2,61 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 13 3,75 9 10,52 9,94 3,21

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 2,36 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 4,18 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 0 0 0,00 0 2,89 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,70 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 2 4,50 11 11,14 9,79 3,06

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 55 49 42,65 15 57,37 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 c c eB    A eC  A c    BbaBddab   dE b  

Cevap Anahtarı B DEEECBECCEADCCEEABACBCABCDBAECEAABAEBACD

Sosyal-2      b   DBE  AD   a                          

Cevap Anahtarı B AEDDAEDCCDBEECADCACDBBDAADDCDBEBCABEEBDEDCCAEE

Matematik             bEd              a          

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri c                                       

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 13 18

Edebiyat 24 5 5 21

Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 1 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 1 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 1 0 100
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 1 0 100
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 1 1 33
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 0 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 1 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 6 10

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 0 2 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 2 17

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Sosyal-2 46 5 2 11

Tarih-2 11 2 1 18

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 3 1 27

Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 0 0 0

Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 0 0 0
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 0 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 0 0 0
İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-2 40 1 3 3

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 1 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 1 0

Fizik 14 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP EROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,175 163,620 9 14 14 53 215

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
148,418 187,580 19 32 32 98 630

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
138,481 177,260 27 46 46 140 989

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 31 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 2,36 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 4,18 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 4 1 3,75 31 2,89 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 1,70 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 11 5 9,75 24 11,14 9,79 3,06

Matematik-2 40 5 5 3,75 9 9,12 9,72 3,50

Fizik 14 1 4 0,00 0 3,70 4,09 1,10

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 3,55 3,24 1,42

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,55 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 5 12 2,00 5 9,80 10,27 3,50

Toplam: 280 63 52 49,90 18 57,37 58,72 63,54

Sosyal-2  cb         BDC  ecC EdA C     AB ED          

Cevap Anahtarı A BDCCDEADDEABBDCACDACEEAADCDDEDBABCEDBEEBCDCEAE

Matematik C            Ac a  ADcd     E b         

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Fen Bilimleri B bbdc        E eebd     b d  C    bBEd 

Cevap Anahtarı A BDECBADCADBECEECCADECBDECDEEADCDDCBDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sosyal-2 46 11 5 24

Tarih-2 11 0 2 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 5 2 45

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 1 0 50
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 4 1 33

Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 1 0 100
Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 1 0 100
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 0 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 1 0 100
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 33

İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 1 0 100
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0

Matematik 40 5 5 13

Matematik-2 40 5 5 13

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 1 0 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 1 2 14
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 12 13

Fizik 14 1 4 7

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 2 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 13 1 5 8

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 1 1 33
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 3 23

Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0
Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ETKA ERSOY 45 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
144,520 187,580 12 34 34 110 696

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
135,831 177,260 16 48 48 142 1004

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 11,57 9,72 3,50

Fizik 14 1 0 1,00 7 5,32 4,09 1,10

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,25 3,24 1,42

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 3,95 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 12,52 10,27 3,50

Toplam: 280 47 33 38,65 14 64,09 58,72 63,54

Matematik  e  AD       Ea                         

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri      E                         Ed       

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 3 2 8

Matematik-2 40 3 2 8

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 1 5

Fizik 14 1 0 7

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN DEMİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
249,528 187,580 3 7 7 25 116

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
183,001 177,260 8 16 16 75 352

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 25 1 24,75 62 11,57 9,72 3,50

Fizik 14 8 3 7,25 52 5,32 4,09 1,10

Kimya 13 5 1 4,75 37 3,25 3,24 1,42

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 3,95 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 15 8 13,00 33 12,52 10,27 3,50

Toplam: 280 82 39 72,15 26 64,09 58,72 63,54

Matematik CAAD  AD  DCCAEAeECADBBCE A EEC       D 

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Fen Bilimleri BDECcAc c BE EECCAe C         d e  bBEa 

Cevap Anahtarı A BDECBADCADBECEECCADECBDECDEEADCDDCBDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 25 1 63

Matematik-2 40 25 1 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 4 0 80
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 4 0 80
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 6 1 86
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 15 8 38

Fizik 14 8 3 57

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 1 1 50
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 13 5 1 38

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 3 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 4 15

Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE UYANIK 137 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,135 163,620 8 21 21 67 407

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
220,160 187,580 4 10 10 40 171

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
142,191 177,260 14 39 39 133 966

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,34 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 3,41 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 2 0 2,00 17 2,03 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,78 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 1 5,75 14 7,56 9,79 3,06

Matematik-2 40 7 6 5,50 14 11,57 9,72 3,50

Fizik 14 5 3 4,25 30 5,32 4,09 1,10

Kimya 13 8 1 7,75 60 3,25 3,24 1,42

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 3,95 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 17 8 15,00 38 12,52 10,27 3,50

Toplam: 280 72 45 60,65 22 64,09 58,72 63,54

Sosyal-2                                B ABE BeE      

Cevap Anahtarı B AEDDAEDCCDBEECADCACDBBDAADDCDBEBCABEEBDEDCCAEE

Matematik Ae       a   E CAbD B b      b    dC    

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri   e BE dBDbC   AE CEC  eDECC cB b EA b e

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD
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TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sosyal-2 46 6 1 13

Tarih-2 11 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 2 0 17

Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 0 0 0
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 0 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 1 0 50
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 0 1 0
İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0

Matematik 40 7 6 18

Matematik-2 40 7 6 18

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 1 2 14
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 3 1 60
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 17 8 43

Fizik 14 5 3 36

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimya 13 8 1 62

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 3 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 13 4 4 31

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 0 0 0
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 59 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,010 163,620 5 16 16 57 257

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
195,380 187,580 9 18 18 55 239

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
269,131 177,260 1 2 2 5 22

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 6 6 4,50 19 3,80 4,91 2,08

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 2,59 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,00 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 8 14,00 35 9,39 9,94 3,21

Matematik-2 40 32 2 31,50 79 11,57 9,72 3,50

Toplam: 280 90 40 79,90 29 64,09 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 CddA cd  A a  E    d  DCBAd   AB CeCABEA

Cevap Anahtarı A CEEABACBCABDEEECBECCEADCBAAECEABDCDCABEA

Matematik CAADEBADBB  CAEAa CADBBCE ADdECACED EBD 

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 8 40

Edebiyat 24 6 6 25

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 1 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 1 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 1 0 33
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 1 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 0 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 1 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 0 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 1 50

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 1 0 50
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Matematik 40 32 2 80

Matematik-2 40 32 2 80

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 5 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 3 0 60
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 5 1 71
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 1 0 50
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURMUŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,470 163,620 6 18 18 62 285

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
167,728 187,580 11 23 23 71 378

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
153,818 177,260 12 32 32 123 791

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 2 1 1,75 7 3,80 4,91 2,08

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 2,59 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 3,00 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 5 1,75 4 9,39 9,94 3,21

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,34 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 6 1 5,75 52 3,41 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 0 0 0,00 0 2,03 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 1,78 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 7 2 6,50 16 7,56 9,79 3,06

Matematik-2 40 7 1 6,75 17 11,57 9,72 3,50

Fizik 14 3 4 2,00 14 5,32 4,09 1,10

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,25 3,24 1,42

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 3,95 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 12,52 10,27 3,50

Toplam: 280 66 48 53,90 19 64,09 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1            DCb          d e  a      d  D

Cevap Anahtarı B DEEECBECCEADCCEEABACBCABCDBAECEAABAEBACD

Sosyal-2    a       E CA e CD B             E          

Cevap Anahtarı B AEDDAEDCCDBEECADCACDBBDAADDCDBEBCABEEBDEDCCAEE

Matematik AD   D BC  A  E    d                    

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri D bDa bb D         d      CC beE Eb be  

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 5 8

Edebiyat 24 2 1 8

Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 0 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 0 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 0 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 1 0 33
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 0 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 0 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 3 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Sosyal-2 46 7 2 15

Tarih-2 11 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 6 1 55

Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 1 0 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 0 0 0

Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 0 0 0
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 0 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 17

İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 0 0 0
İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0

Matematik 40 7 1 18

Matematik-2 40 7 1 18

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 2 0 29
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 10 18

Fizik 14 3 4 21

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜNDÜZ 60 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,490 163,620 4 11 11 45 185

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
142,595 187,580 13 35 35 111 709

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
245,851 177,260 2 5 5 12 52

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 10 9 7,75 32 3,80 4,91 2,08

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,59 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,00 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 9,39 9,94 3,21

Matematik-2 40 7 4 6,00 15 11,57 9,72 3,50

Toplam: 280 72 46 60,40 22 64,09 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 D E da  dbbaCCEdA cCdCABCeBAECEcABeEBACD

Cevap Anahtarı B DEEECBECCEADCCEEABACBCABCDBAECEAABAEBACD

Matematik     c BB     EaC   E A      A     ca    

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 58

Edebiyat 24 10 9 42

Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 1 0 100
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 1 0 100
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 1 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 1 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 1 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 1 0 100
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 1 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 10 8 2 80

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 2 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Matematik 40 7 4 18

Matematik-2 40 7 4 18

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 1 0 14
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 2 0 40
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 1 0 20
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRETTİN EFE 51 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
145,225 163,620 9 22 22 69 462

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
194,898 187,580 10 19 19 56 240

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
166,591 177,260 9 23 23 103 582

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 3,80 4,91 2,08

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,59 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 3,00 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 0 3,00 8 9,39 9,94 3,21

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,34 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 3,41 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 0 0 0,00 0 2,03 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,78 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 3 3,25 8 7,56 9,79 3,06

Matematik-2 40 10 1 9,75 24 11,57 9,72 3,50

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,32 4,09 1,10

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,25 3,24 1,42

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 3,95 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 10 6 8,50 21 12,52 10,27 3,50

Toplam: 280 69 40 58,90 21 64,09 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1                                   AE A  

Cevap Anahtarı B DEEECBECCEADCCEEABACBCABCDBAECEAABAEBACD

Sosyal-2            EdCbaCA                            

Cevap Anahtarı B AEDDAEDCCDBEECADCACDBBDAADDCDBEBCABEEBDEDCCAEE

Matematik     AD B     EcC  D            E D C C  

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri D AbBEdEBa Cdd                BE    D  c

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 0 8

Edebiyat 24 0 0 0

Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 0 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 0 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 0 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 0 0 0
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 0 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 0 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 0 0 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Sosyal-2 46 4 3 9

Tarih-2 11 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 3 36

Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 1 0 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 0 0 0

Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 0 0 0
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 0 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 0 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 0 0 0
İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0

Matematik 40 10 1 25

Matematik-2 40 10 1 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 2 0 40
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 10 6 25

Fizik 14 7 5 50

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ŞAHİNOĞLU 98 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
125,690 163,620 11 26 26 78 763

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
213,125 187,580 6 12 12 44 182

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
141,576 177,260 15 40 40 134 969

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 3,80 4,91 2,08

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,59 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 3,00 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 2 0,50 1 9,39 9,94 3,21

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,34 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 3,41 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 0 0 0,00 0 2,03 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 1,78 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 7,56 9,79 3,06

Matematik-2 40 6 8 4,00 10 11,57 9,72 3,50

Fizik 14 7 3 6,25 45 5,32 4,09 1,10

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,25 3,24 1,42

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 3,95 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 16 7 14,25 36 12,52 10,27 3,50

Toplam: 280 66 47 54,15 19 64,09 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1                                     b dA

Cevap Anahtarı A CEEABACBCABDEEECBECCEADCBAAECEABDCDCABEA

Sosyal-2                                    D          

Cevap Anahtarı A BDCCDEADDEABBDCACDACEEAADCDDEDBABCEDBEEBCDCEAE

Matematik C  a   bc   bA     bDaB       bcC     D 

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Fen Bilimleri BD Cc cC  BEdEEdCb c     DE AD    B dEC 

Cevap Anahtarı A BDECBADCADBECEECCADECBDECDEEADCDDCBDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 2 3

Edebiyat 24 0 0 0

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 0 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 0 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 0 0 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 0 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 0 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 0 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 2 17

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 1 0 2

Tarih-2 11 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 0 0 0

Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 0 0 0
Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 0 0
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 0 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 17

İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 1 0 100
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0

Matematik 40 6 8 15

Matematik-2 40 6 8 15

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 1 1 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 2 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 1 1 14
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 1 1 50
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 16 7 40

Fizik 14 7 3 50

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ZENGİN 61 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,290 163,620 3 8 8 31 113

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
140,008 187,580 14 36 36 112 738

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
216,268 177,260 4 8 8 29 145

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 6 8 4,00 17 3,80 4,91 2,08

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 2,59 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,00 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 9 14,75 37 9,39 9,94 3,21

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,34 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 3,41 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 1 0 1,00 8 2,03 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,78 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 2 9,50 24 7,56 9,79 3,06

Matematik-2 40 5 1 4,75 12 11,57 9,72 3,50

Toplam: 280 74 42 63,40 23 64,09 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 C c   deCAecE cbB     DaBA E  ABe DCABEA

Cevap Anahtarı A CEEABACBCABDEEECBECCEADCBAAECEABDCDCABEA

Sosyal-2 B          BBDCAe bCEE         A              

Cevap Anahtarı A BDCCDEADDEABBDCACDACEEAADCDDEDBABCEDBEEBCDCEAE

Matematik             CA     A  B   A  c          

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 9 43

Edebiyat 24 6 8 25

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 0 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 1 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 1 0 100
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 0 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 1 50

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 1 0 50
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 10 2 22

Tarih-2 11 1 0 9

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 8 2 73

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 1 0 8

Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 0 0 0
Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 0 0
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 0 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 1 0 100
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 0 0 0
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0

Matematik 40 5 1 13

Matematik-2 40 5 1 13

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 2 0 29
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN ÖNVERMEZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
140,450 163,620 10 24 24 71 533

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
361,993 187,580 1 2 2 4 20

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
234,811 177,260 3 6 6 15 88

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 3,80 4,91 2,08

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 2,59 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 3,00 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 0 7,00 18 9,39 9,94 3,21

Matematik-2 40 33 3 32,25 81 11,57 9,72 3,50

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,32 4,09 1,10

Kimya 13 9 3 8,25 63 3,25 3,24 1,42

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 3,95 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 12,52 10,27 3,50

Toplam: 280 115 39 105,15 38 64,09 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1                           BA     BAEBA  

Cevap Anahtarı B DEEECBECCEADCCEEABACBCABCDBAECEAABAEBACD

Matematik AeECADdBCE A EECAADEaADBBDCCAE E DECACED

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri DbADBECEBDECBACAdDC CEdcDECacDBECEEADCDD

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 0 18

Edebiyat 24 0 0 0

Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 0 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 0 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 0 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 0 0 0
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 0 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 0 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 0 30

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 1 0 50
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 0 67

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Matematik 40 33 3 83

Matematik-2 40 33 3 83

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 6 1 86
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 5 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 5 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 33 6 83

Fizik 14 13 1 93

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 13 9 3 69

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 2 0 67
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 13 11 2 85

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 1 0 100
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 1 0 100
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fermentasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz - mitozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİS ALIM 127 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
196,175 187,580 8 17 17 53 233

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
153,851 177,260 11 31 31 122 789

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 14 12 11,00 28 11,57 9,72 3,50

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,32 4,09 1,10

Kimya 13 2 7 0,25 2 3,25 3,24 1,42

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 3,95 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 13 19 8,25 21 12,52 10,27 3,50

Toplam: 280 69 61 53,65 19 64,09 58,72 63,54

Matematik  e CA ca E A EEC  D  c BebaCcc d DECeCa 

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri DaeDBEdbBaECce bcbabC a D edac EeE A C e

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 14 12 35

Matematik-2 40 14 12 35

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 2 3 29
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 2 0 40
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 1 3 20
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 13 19 33

Fizik 14 7 7 50

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 2 0

Kimya 13 2 7 15

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 1 2 33
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 4 5 31

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 1 0 100
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN KESKİN 150 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,390 163,620 7 19 19 64 293

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
138,455 187,580 15 37 37 113 753

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
203,136 177,260 7 13 13 50 216

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 7 10 4,50 19 3,80 4,91 2,08

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,59 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,00 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 14 12,50 31 9,39 9,94 3,21

Matematik-2 40 6 8 4,00 10 11,57 9,72 3,50

Toplam: 280 64 52 50,90 18 64,09 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 C b  bC bABDcc Cac d baCBb b  AcDCDCABdA

Cevap Anahtarı A CEEABACBCABDEEECBECCEADCBAAECEABDCDCABEA

Matematik  Acb        e   a  ADde E   EE  b  a    

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 14 40

Edebiyat 24 7 10 29

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 1 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 1 0 100
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 1 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 1 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 1 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 1 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 1 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 1 0

Tarih-1 10 4 3 40

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 1 0 50
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Matematik 40 6 8 15

Matematik-2 40 6 8 15

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 1 2 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 2 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KAYA 54 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
123,830 163,620 12 27 27 79 772

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
250,855 187,580 2 6 6 24 113

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
164,058 177,260 10 24 24 104 619

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 1 0 1,00 4 3,80 4,91 2,08

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 2,59 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 3,00 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 1 0,75 2 9,39 9,94 3,21

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 0,34 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 3,41 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 1 0 1,00 8 2,03 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,78 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 2 0,50 1 7,56 9,79 3,06

Matematik-2 40 16 8 14,00 35 11,57 9,72 3,50

Fizik 14 4 5 2,75 20 5,32 4,09 1,10

Kimya 13 9 1 8,75 67 3,25 3,24 1,42

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,95 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 20 10 17,50 44 12,52 10,27 3,50

Toplam: 280 80 51 67,15 24 64,09 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1                        C    b           

Cevap Anahtarı A CEEABACBCABDEEECBECCEADCBAAECEABDCDCABEA

Sosyal-2 cc                             A              

Cevap Anahtarı A BDCCDEADDEABBDCACDACEEAADCDDEDBABCEDBEEBCDCEAE

Matematik ddADE AD Bb CAb e  ADBBC    dEC Ccc     

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Fen Bilimleri BbEdc     cECbECCADEC e  DE ADb DbcDeECE

Cevap Anahtarı A BDECBADCADBECEECCADECBDECDEEADCDDCBDBECE
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Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 1 3

Edebiyat 24 1 0 4

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 0 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 0 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 1 0 33
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 0 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 0 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 0 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 1 2 2

Tarih-2 11 0 2 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 12 1 0 8

Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 0 0 0
Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 0 0
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 0 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 1 0 100
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 0 0 0
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0

Matematik 40 16 8 40

Matematik-2 40 16 8 40

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 3 2 60
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 2 1 40
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 2 2 29
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 20 10 50

Fizik 14 4 5 29

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
281,485 163,620 1 3 3 8 26

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

EA
215,176 177,260 5 9 9 32 155

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 10 5 8,75 36 3,80 4,91 2,08

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,59 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,00 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 10 16,50 41 9,39 9,94 3,21

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,34 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 3,41 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 7 4 6,00 50 2,03 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,78 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 7 21,25 53 7,56 9,79 3,06

Toplam: 280 84 47 72,15 26 64,09 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 C b   e CcBDE dC E b ADCBdd C ABeeeCABEA

Cevap Anahtarı A CEEABACBCABDEEECBECCEADCBAAECEABDCDCABEA

Sosyal-2 BcC   A    BBDCA aAdEEeADaDDbDcAB EDB EB      

Cevap Anahtarı A BDCCDEADDEABBDCACDACEEAADCDDEDBABCEDBEEBCDCEAE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 10 48

Edebiyat 24 10 5 42

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 0 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 1 0 100
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 0 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 1 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 1 0 100
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 4 40

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 1 0 50
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 23 7 50

Tarih-2 11 3 1 27

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 8 2 73

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 2 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 7 4 58

Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 1 0 100
Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 1 0 100
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 1 0
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 1 0 100
Algı yanılmalarını açıklar. 1 1 0 100
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 1 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 1 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 1 0 100
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 1 0 100
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 1 0 50
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UFUKHAN SOYTAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
214,855 187,580 5 11 11 43 180

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
147,491 177,260 13 35 35 128 897

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 9 4 8,00 20 11,57 9,72 3,50

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,32 4,09 1,10

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,25 3,24 1,42

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 3,95 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 15 8 13,00 33 12,52 10,27 3,50

Toplam: 280 66 42 55,40 20 64,09 58,72 63,54

Matematik  e  AD B     E dA DE       e       C Cc 

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri Dd aBEdEBDECBe e  aE   bD    DeEC  A    

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 9 4 23

Matematik-2 40 9 4 23

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 2 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 3 1 60
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 15 8 38

Fizik 14 9 4 64

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 13 2 3 15

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 1 0 33
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 4 1 31

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 1 0 100
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMRAN ÖNDER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,455 163,620 2 6 6 24 93

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

SAY
203,308 187,580 7 16 16 50 213

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
213,206 177,260 6 10 10 35 165

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 16 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 10 2 9,50 40 3,80 4,91 2,08

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,59 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 3,00 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 10 12,50 31 9,39 9,94 3,21

Tarih-2 11 1 5 -0,25 -2 0,34 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 3,41 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 7 3 6,25 52 2,03 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,78 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 13 12,75 32 7,56 9,79 3,06

Matematik-2 40 10 5 8,75 22 11,57 9,72 3,50

Fizik 14 5 7 3,25 23 5,32 4,09 1,10

Kimya 13 2 5 0,75 6 3,25 3,24 1,42

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 3,95 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 14 14 10,50 26 12,52 10,27 3,50

Toplam: 280 97 72 78,90 28 64,09 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1  c Ea E   ADCC    AC CA CeBAa b  BdbdAbe

Cevap Anahtarı B DEEECBECCEADCCEEABACBCABCDBAECEAABAEBACD

Sosyal-2  ce A   bcaE  e  dCDcB dAaDCDcEB ABEEcaE      

Cevap Anahtarı B AEDDAEDCCDBEECADCACDBBDAADDCDBEBCABEEBDEDCCAEE

Matematik  e  AD e   A E   A         eA  c cEC C D

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri c bDcEabBDdCa  cded C B   eCeDBEeE AD   

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 10 38

Edebiyat 24 10 2 42

Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 0 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 0 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 0 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 1 0 100
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 2 0 67
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 0 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 0 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 1 0 100
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 3 40

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 1 5 17

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Sosyal-2 46 16 13 35

Tarih-2 11 1 5 9

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 3 36

Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 1 1 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 7 3 58

Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 1 0 100
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 1 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 1 0 100
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 1 0 100
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 1 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 1 1 50
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 0 1 0
İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0

Matematik 40 10 5 25

Matematik-2 40 10 5 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 1 2 14
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 2 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 1 0 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 14 14 35

Fizik 14 5 7 36

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇINAR 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
247,165 163,620 1 5 5 17 57

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

EA
206,198 177,260 1 12 12 44 203

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 1 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 9 7 7,25 30 7,25 4,91 2,08

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,00 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 13 14,75 37 14,75 9,94 3,21

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 1,50 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 6,25 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 5 7 3,25 27 3,25 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,75 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 17 15,75 39 15,75 9,79 3,06

Toplam: 280 80 60 64,90 23 64,90 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 c ddC b  b DCCEa  dC CABCeBAaCb dBdEBACc

Cevap Anahtarı B DEEECBECCEADCCEEABACBCABCDBAECEAABAEBACD

Sosyal-2 Ace A cdCacEECbae CDBBDdAabCDddBbdBEEcDE      

Cevap Anahtarı B AEDDAEDCCDBEECADCACDBBDAADDCDBEBCABEEBDEDCCAEE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 13 45

Edebiyat 24 9 7 38

Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 0 1 0
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 1 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 0 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 1 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 0 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 0 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 1 0 100
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 0 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 1 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 0 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 4 50

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 1 1 50
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2 46 20 17 43

Tarih-2 11 3 6 27

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 3 64

Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 1 0 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 12 5 7 42

Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 1 0 100
Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 1 0 100
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 1 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 0 1 0
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 1 0 100
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 1 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 1 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 1 1 50
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 1 0 100
İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAR ÖZGÜR 55 12Ü

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
150,245 187,580 1 31 31 95 605

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
139,011 177,260 1 44 44 138 987

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 1 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 4 0 4,00 10 4,00 9,72 3,50

Fizik 14 3 7 1,25 9 1,25 4,09 1,10

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,00 3,24 1,42

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 4 7 2,25 6 2,25 10,27 3,50

Toplam: 280 50 37 40,65 15 40,65 58,72 63,54

Matematik                     D B   A E           

Cevap Anahtarı A CAADEBADBBDCCAEADECADBBCECADEECACEDDEBDE

Fen Bilimleri ecECd c e Bd b   A                      

Cevap Anahtarı A BDECBADCADBECEECCADECBDECDEEADCDDCBDBECE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 4 0 10

Matematik-2 40 4 0 10

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 7 10

Fizik 14 3 7 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 13 1 0 8

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0
Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 0 0 0
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 0 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2022-2023 Nitelik VONO YAYINLARI AYT 1. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE DİNÇER 0 MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
154,175 187,580 1 29 29 86 536

Puanı Hesaplanan: 40 40 116 817

EA
139,011 177,260 2 44 44 138 987

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 2 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Matematik-2 40 4 0 4,00 10 4,00 9,72 3,50

Fizik 14 2 3 1,25 9 1,25 4,09 1,10

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,75 3,24 1,42

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,50 2,94 0,98

Fen Bilimleri 40 5 8 3,00 8 3,00 10,27 3,50

Toplam: 280 51 38 41,40 15 42,78 58,72 63,54

Matematik      D            D         A    D      

Cevap Anahtarı B ADECADBBCECADEECAADEBADBBDCCAEDEBDECACED

Fen Bilimleri     cEdbB      eae           D Ed bA    

Cevap Anahtarı B DCADBECEBDECBACAEDCECEBDDECCBDBECEEADCDD
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 4 0 10

Matematik-2 40 4 0 10

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 7 1 0 14
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 2 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 5 1 0 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 8 13

Fizik 14 2 3 14

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 3 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 2 23

Boşaltım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamaları açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının canlının genetik değişimi üzerindeki etkisini açıklar. 1 0 1 0
İnsan fizyolojisinin homeostatik dengeye etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bitkide köklerle su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Komüniteye etki eden biyolotik - abiyotik etmenleri açıklar. 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı - görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Genetik materyalin parça bütün ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Fermentasyonu açıklar. 1 0 0 0
Mayoz - mitozu açıklar. 1 0 0 0
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ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL ÇANAKKALE DETAY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ACAR 154 MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,635 163,620 1 15 15 56 241

Puanı Hesaplanan: 28 28 80 820

EA
145,921 177,260 1 36 36 130 916

Puanı Hesaplanan: 51 51 145 1066

Katılımlar: 2 51 51 146 1408

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 18,72 47

TYT Sosyal 20 7 6 4,99 25

TYT Matematik 40 8 6 6,72 17

TYT Fen 20 5 5 3,97 20

Edebiyat 24 6 17 1,75 7 1,75 4,91 2,08

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 0,25 2,29 0,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,00 2,74 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 28 3,00 8 3,00 9,94 3,21

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 4,75 1,67 0,39

Coğrafya-2 11 2 8 0,00 0 0,00 3,79 1,41

Felsefe Grubu 12 2 1 1,75 15 1,75 2,52 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 0,25 1,81 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 11 17 6,75 17 6,75 9,79 3,06

Toplam: 280 63 75 44,15 16 42,78 58,72 63,54

Edebiyat-Sosyal-1 DcbEea dbabeCCbcbecCdCbaCeBe babdecbdACe

Cevap Anahtarı B DEEECBECCEADCCEEABACBCABCDBAECEAABAEBACD

Sosyal-2 dcDDAbebCDB EebbbAdccd dA D       aEd a       

Cevap Anahtarı B AEDDAEDCCDBEECADCACDBBDAADDCDBEBCABEEBDEDCCAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 28 25

Edebiyat 24 6 17 25

Edebiyat akımlarının özeliklerini bilir. 1 1 0 100
Eleştiri türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi’ndeki gazeteleri bilir. 1 0 1 0
Anı türünde yazılmış belli başlı eserleri bilir. 1 1 0 100
Edebiyat akımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebiyatımaza etkilerini bilir. 1 0 1 0
Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyaındaki belli başlı öğretici metinleri bilir. 2 0 2 0
İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki öğretici metinleri bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayrıt eder. 1 0 1 0
Öğretici metinlerdeki anlatım tekniklerini saptar. 1 0 1 0
Öğretici metin türlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türklerin kullandığı alfabeleri ve bunlarla yazılan eserleri bilir. 1 0 1 0
Türkçenin önemli sözlüklerini bilir. 1 0 1 0
Deneme türünün belli başlı temsilcilerini bilir. 1 0 1 0
Öğretici metin yazarlarının başlıca eserlerini bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının edebî eserlere yansımalarını saptar. 1 0 1 0
Mektup türünün özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Öğretici metin türlerinin belli başlılarını bilir. 1 0 1 0
Edebiyat akımlarının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 10 2 7 20

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 2 0 1 0
İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 4 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2 46 11 17 24

Tarih-2 11 6 5 55

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey) ve çalışmalarına kısaca değinilir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 2 8 18

Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 2 1 1 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 12 2 1 17

Felsefe - yaşam ilişkisini ayırt eder. 1 0 0 0
Varlık felsefesindeki yaklaşımları açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile düşünmenin araçlarını açıklar. 1 1 0 100
Algıyla ilgili kavramları fark eder, açıklar. 1 0 0 0
Algı yanılmalarını açıklar. 1 1 0 100
Psikolojide yer alan ekolleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bir bilim olarak özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olan koşulları açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojide kullanılan yöntemleri ayırt eder. 1 0 0 0
Kavram tanımlamalarında ayırt edici özellikleri kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0
Kavramlar arası ilişkiyi örneklendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 17

İnançla ilgili felsefi yaklaşımları tanımlar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam’da ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını açıklar. 2 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları açıklar. 1 0 1 0
İslam’da bilgi kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Dinsl bilginin özelilklerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ontolojinin ele aldığı soruları örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojide araştırma adımlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal kontrol mekanizmalarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyene faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Karşı olma ilişkisine göre önermeleri sorgular. 1 0 0 0
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