
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 46 46 46 30262

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 9,6 21,17 9,9 5,1 8,60 8,7 4,2 7,63 3,4 4,1 2,37 45,5 23,0 39,77 255,750

Okul Ortalaması 26,7 6,5 25,07 11,4 3,8 10,42 14,9 3,3 14,02 5,9 4,1 4,84 58,8 17,8 54,35 296,790

KATILIMLAR

1 0 DİLAY SEZGİN   39 1 38,75 16 3 15,25 31 4 30,00 16 2 15,50 102 10 99,50 438,073 1 1 1 1 546

2 0 OĞUZ ARI -M 37 3 36,25 16 4 15,00 36 4 35,00 14 6 12,50 103 17 98,75 436,013 1 2 2 2 594

3 0 REŞAT KIRBAŞ   34 6 32,50 16 4 15,00 33 2 32,50 15 5 13,75 98 17 93,75 421,450 2 3 3 3 925

4 94 EGE ÖZKUL   28 12 25,00 15 5 13,75 30 3 29,25 17 3 16,25 90 23 84,25 393,835 3 4 4 4 1710

5 112 AZEL GÜMÜŞ   34 6 32,50 15 5 13,75 29 6 27,50 12 6 10,50 90 23 84,25 392,630 4 5 5 5 1762

6 0 BENGİSU YILMAZ   31 7 29,25 15 2 14,50 26 5 24,75 16 2 15,50 88 16 84,00 392,498 5 6 6 6 1770

7 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 33 4 32,00 13 6 11,50 36 2 35,50 5 4 4,00 87 16 83,00 388,660 1 7 7 7 1912

8 86 KARTAL DURMAZ   33 7 31,25 14 6 12,50 34 6 32,50 8 12 5,00 89 31 81,25 383,513 6 8 8 8 2088

9 54 SELİN KAYA 12 33 6 31,50 13 5 11,75 29 3 28,25 8 10 5,50 83 24 77,00 370,665 2 9 9 9 2598

10 137 CEMRE UYANIK   32 8 30,00 15 1 14,75 21 4 20,00 13 6 11,50 81 19 76,25 368,835 7 10 10 10 2674

11 0 ÜMRAN ÖNDER 12 35 4 34,00 16 4 15,00 19 10 16,50 9 11 6,25 79 29 71,75 354,515 3 11 11 11 3392

12 109 AYÇANUR BİRCAN   32 7 30,25 15 5 13,75 21 5 19,75 9 9 6,75 77 26 70,50 351,248 8 12 12 12 3569

13 0 CEREN ÖZMEN 11 35 5 33,75 12 2 11,50 20 1 19,75 5 1 4,75 72 9 69,75 348,448 1 13 13 13 3707

14 0 UFUKHAN SOYTAŞ 12 25 7 23,25 15 3 14,25 23 4 22,00 11 6 9,50 74 20 69,00 347,738 4 14 14 14 3742

15 0 DOĞA BATDAL   38 2 37,50 15 5 13,75 19 3 18,25 72 10 69,50 347,015 9 15 15 15 3780

16 2 FERHAT OKÇU 12B 25 14 21,50 15 4 14,00 19 4 18,00 15 4 14,00 74 26 67,50 343,615 1 16 16 16 3992

17 63 ARDA BURAK KOÇ   29 8 27,00 13 6 11,50 20 2 19,50 11 5 9,75 73 21 67,75 343,485 10 17 17 17 3995

18 0 AFRA NUR KORKMAZ   37 3 36,25 16 2 15,50 14 4 13,00 67 9 64,75 332,833 11 18 18 18 4701

19 310 MUHAMMED SESİGÜZEL12 25 5 23,75 12 4 11,00 23 1 22,75 7 6 5,50 67 16 63,00 329,393 5 19 19 19 4945

20 0 ERDOĞAN CAN MADAK   34 3 33,25 14 6 12,50 12 5 10,75 7 3 6,25 67 17 62,75 327,433 12 20 20 20 5054

21 51 FAHRETTİN EFE 12B 29 4 28,00 9 5 7,75 15 1 14,75 9 9 6,75 62 19 57,25 311,525 2 21 21 21 6344

22 43 NEVZAT ANILIR 11 23 11 20,25 14 5 12,75 21 2 20,50 5 7 3,25 63 25 56,75 310,883 2 22 22 22 6406

23 0 ZEYNEP EROĞLU   26 7 24,25 9 2 8,50 20 3 19,25 4 4 3,00 59 16 55,00 305,068 13 23 23 23 6996

24 150 ROJİN KESKİN 12 30 10 27,50 16 4 15,00 13 4 12,00 59 18 54,50 303,015 6 24 24 24 7192

25 0 PELİN BİŞKİN -M 29 7 27,25 10 5 8,75 15 1 14,75 5 9 2,75 59 22 53,50 300,138 2 25 25 25 7528

26 0 ZEYNEP DÜLGER   30 4 29,00 6 3 5,25 15 4 14,00 4 2 3,50 55 13 51,75 294,655 14 26 26 26 8112

27 144 HAMZA KARADENİZ   30 1 29,75 11 2 10,50 11 1 10,75 1 4 0,00 53 8 51,00 292,153 15 27 27 27 8410

28 88 SUDE ÇİLİNGİR   31 6 29,50 14 4 13,00 9 7 7,25 54 17 49,75 288,410 16 28 28 28 8863

29 139 AZRA ÇAKMAK   18 2 17,50 13 2 12,50 12 11 9,25 9 7 7,25 52 22 46,50 280,445 17 29 29 29 9975

30 0 NİLAY TEZEL 12 26 7 24,25 15 2 14,50 6 3 5,25 47 12 44,00 271,728 7 30 30 30 11386

31 56 SELEN POTUR 12 27 10 24,50 13 5 11,75 9 5 7,75 49 20 44,00 271,695 8 31 31 31 11392

32 121 EREN ATASOY 12A 26 8 24,00 13 3 12,25 4 1 3,75 4 6 2,50 47 18 42,50 267,330 1 32 32 32 12131

33 0 HAZAR ÖZGÜP   27 4 26,00 12 3 11,25 6 3 5,25 45 10 42,50 267,180 18 33 33 33 12167

34 64 EMİRHAN UYGUR   27 6 25,50 9 2 8,50 3 3 2,25 7 8 5,00 46 19 41,25 263,460 19 34 34 34 12808

35 0 GÖZDE GÜLER   30 2 29,50 8 5 6,75 6 4 5,00 1 5 -0,25 45 16 41,00 261,975 20 35 35 35 13083

36 0 MELİS GÜRBÜZ 11A 25 4 24,00 8 4 7,00 4 4 3,00 3 4 2,00 40 16 36,00 247,680 1 36 36 36 15774

37 97 İREM O -M 23 13 19,75 14 6 12,50 3 0 3,00 40 19 35,25 245,888 3 37 37 37 16134

38 0 ELİF DURMUŞ 12 23 9 20,75 9 5 7,75 5 8 3,00 2 9 -0,25 39 31 31,25 233,668 9 38 38 38 18558

39 0 İREM CAN 11 21 14 17,50 11 5 9,75 1 4 0,00 1 2 0,50 34 25 27,75 223,550 3 39 39 39 20292

40 0 ORHUN ERDOĞAN 12 16 11 13,25 3 3 2,25 3 1 2,75 8 7 6,25 30 22 24,50 214,518 10 40 40 40 21837

41 0 DAĞHAN KASÇI   19 9 16,75 4 4 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 26 13 22,75 208,568 21 41 41 41 22799

42 0 TUNA ÖNEM   10 9 7,75 2 3 1,25 11 0 11,00 2 1 1,75 25 13 21,75 206,748 22 42 42 42 23107

43 0 PEREN   21 1 20,75 21 1 20,75 201,968 23 43 43 43 23789

44 154 ESRA ACAR -M 12 21 6,75 6 11 3,25 0 4 -1,00 18 36 9,00 168,303 4 44 44 44 27496

45 0 EMİRHAN ÇAKAL   0 1 -0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 5 1,75

46 0 MERTCAN  BATUR   0 2 -0,50 0 2 -0,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 46 46 46 30262

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 9,6 21,17 9,9 5,1 8,60 8,7 4,2 7,63 3,4 4,1 2,37 45,5 23,0 39,77 255,750

Okul Ortalaması 26,7 6,5 25,07 11,4 3,8 10,42 14,9 3,3 14,02 5,9 4,1 4,84 58,8 17,8 54,35 296,790

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA NUR KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,833 255,750 11 18 18 18 4701

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 14,30 14,02 7,63

Toplam: 120 67 9 64,75 54 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe DAAEDBDCBDDCECCCDCAECcdDBADABBDEABCACCDb

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEEeBAEABCDA  DEAEbB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik     CB  c  E  A DcD bAD    CBE   c B  AC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BURAK KOÇ 63   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,485 255,750 10 17 17 17 3995

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 73 21 67,75 56 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe dCBAEaBBADABDC C  CcCCCEdDDcCDdccAADCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEDCBeE adcADdAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCAb EDAC DE AbEEE  D  BC    CA  B     

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BECAc  DeEcCDE  aBcC

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇANUR BİRCAN 109   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,248 255,750 8 12 12 12 3569

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 77 26 70,50 59 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAEcBBADAdDC eEdCbCCCECDDeCDBDbAADCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEdDCBAaADBcADdAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCA  EDbCBDEa AEEEDCDA B    bCbEc      

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BcedeEcDCE Cacc dBDC

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZEL GÜMÜŞ 112   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,630 255,750 4 5 5 5 1762

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 90 23 84,25 70 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe DAAbcBDCBDDCECCCDCbECDCDBcDABBcEABCACCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal cEECBAEABaDAbBDEAabB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik AE  dBC DbDEEEAADaDBdADEACACBEEadD B EAC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen   BdeEBbDbeECDCDBCaA

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÇAKMAK 139   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,445 255,750 17 29 29 29 9975

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 2 17,50 44 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 2 6 0,50 5 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 12 11 9,25 23 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 52 22 46,50 39 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe D A               bECDCDBA ABBeEABCA C  

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECBAEABe     EAEbB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik      e  e    EA Daa  ADEcC CBE b DdcbbbC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen   deCEBdb eECDCDeCc 

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 0 22
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,498 255,750 5 6 6 6 1770

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 88 16 84,00 70 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAEDBcAD BDbeCEdCD CCECDDBCDBDadADeDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEED BeE DB ADBbEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCAd EbAC DEDAAdEEe D  BCD EACAE BdD C 

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen aECAB EDCEBaDEA CBDC

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE UYANIK 137   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,835 255,750 7 10 10 10 2674

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 81 19 76,25 64 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAEcdBADABDdDCEdCbCCCEdDDdCDBDcAADCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEED eAE DB A BAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBC   EDAa  ED AaEE  D C     ACAE BBDeaE

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BEeAeE aCEeCcEAECBcC

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞHAN KASÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,568 255,750 21 41 41 41 22799

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 26 13 22,75 19 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAEDBeADedDb    aDCCbEeDDeCDBc        

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal cCcED          db  E     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  B                       C              

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen B                   

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 2 33
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY SEZGİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
438,073 255,750 1 1 1 1 546

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 102 10 99,50 83 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBaEABCACCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECBAEAB DAcBDEAabB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik AdB CBCADCDEEEAAeEDc ADEA bCBEECA BB EAC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen  EBACEBEDCeECDCeB EA

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA BATDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,015 255,750 9 15 15 15 3780

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 14,30 14,02 7,63

Toplam: 120 72 10 69,50 58 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe DAAEDBDCBDDCECbCDCAECDCDBADABBDEABCACCDb

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DcECBAbABCaAbBDEAEbB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik   BDCB  DC EEEAAD Da bDEc  CBE C        

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ÖZKUL 94   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,835 255,750 3 4 4 4 1710

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 90 23 84,25 70 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAEcdcADABcdDCEbbbCCCEaDDBCDBcEAADeDaC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEDCBAbAeBbADBbaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCACAEDACaDEDAAEEE  Dd   D  ACAEDBBDACc

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BECABEEDCEeCDdAECBDe

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÇAKAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 1 -0,25 -1 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 3 5 1,75 1 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe                    c                    

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal    E C A                 

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik             aa                          

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen ec                  

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN UYGUR 64   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,460 255,750 19 34 34 34 12808

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 46 19 41,25 34 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe AbBAE dBADA D  CE acCCCEeDDdCD DEAA CDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BC EDC A       eAcAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EB           D   d          bd          

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BEeeedc C BCeE   dcC

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDOĞAN CAN MADAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,433 255,750 12 20 20 20 5054

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 67 17 62,75 52 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAEDBBADABDCD   CDCCCEdDDBbDBDEAADbDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEDaBAEeDccADBbaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCb    d B      aaDCDA BCDBd           

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen e Cd EE C  e    CBD 

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,975 255,750 20 35 35 35 13083

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 2 29,50 74 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 45 16 41,00 34 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAE BBAD  D     CDCCCECDDBCDBcEAAbCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal B dED B a  B ADdba E     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EcCA c bAC          b   B               

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen dEede   d           

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARADENİZ 144   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,153 255,750 15 27 27 27 8410

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 1 29,75 74 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 53 8 51,00 43 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAEeBBAD        CDCCCECDDBCDBDEAAD DCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEED BAb      dAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCA  EDA       EE      B     e E       

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen B e e   d       e   

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAR ÖZGÜP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,180 255,750 18 33 33 33 12167

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,00 10,42 8,60

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 45 10 42,50 35 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe  AAEDaDCBDDCECbCDC E eCDdADABB EABC     

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECB EAaCD    EAcbB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Fen  c  dEBE  B dD D    

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KARTAL DURMAZ 86   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,513 255,750 6 8 8 8 2088

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 89 31 81,25 68 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAEcBaADABDCDCEACbCaCbCDDeCDBDEAADCDCe

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEcCeebADBcADBAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCAdAEDACBDEDbAEEcDCDACBCDdEACAEDBdDAdE

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BEeAebaDdcBecdAbdeDC

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCAN  BATUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 14,30 14,02 7,63

Toplam: 120 0 2 -0,50 0 55,35 54,34 39,78

TYT Matematik                 aa                      

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PEREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,968 255,750 23 43 43 43 23789

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 1 20,75 52 25,58 25,07 21,17

Toplam: 120 21 1 20,75 17 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe DAAEDBDCBDDCECCCDCb C CD                

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
REŞAT KIRBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,450 255,750 2 3 3 3 925

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 98 17 93,75 78 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe DAAEDBDCBDcCECCdbCbECDCDBADbBBDEABCACCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal cEECBAEABCDAEdDEAcAd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik AEB CBC DCDEEEAADEDaCADE  ACBEECdDBB EAC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen baBeCEBEDCBECaeDBCEA

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇİLİNGİR 88   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,410 255,750 16 28 28 28 8863

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 14,30 14,02 7,63

Toplam: 120 54 17 49,75 41 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAdDBBADbdDC  EbCDCCbECDDBCcBDEAADCDC 

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEcDCeAb DB ADeAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCA cdae   Ee  EEc  e  BC              

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ÖNEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,748 255,750 22 42 42 42 23107

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 9 7,75 19 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 25 13 21,75 18 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe DAA  d CBebdEabdDd     D        AB c    

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal ccbCB                    

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik      B  DC  EE      C  E    BE C   B    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen     eEB             

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 1 44
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DÜLGER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,655 255,750 14 26 26 26 8112

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 55 13 51,75 43 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAEcBBADA Dd C  CDCCCECDDBCD cEAADeDC 

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal B  E  cA       ebEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCACeEcA  Dce AEEED DA                 

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen B   e   C    Eb   D 

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP EROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,068 255,750 13 23 23 23 6996

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 25 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 25,58 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,54 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,25 2,38 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,82 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,39 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,65 2,90 1,55

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 14,30 14,02 7,63

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,78 1,44 0,76

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,95 1,68 0,90

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,74 1,71 0,71

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 5,47 4,84 2,37

Toplam: 120 59 16 55,00 46 55,35 54,34 39,78

TYT Türkçe  CBAE cBADeBD  C dC CC ECDDeCDBDaAADaDeC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEcD B E       AaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCA  EDdCa  D AEEE  D  BC  c CAE B D   

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen Bce c  cC     A   D 

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ACAR 154 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,303 255,750 4 44 44 44 27496

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 4 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 21 6,75 17 22,50 25,07 21,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,44 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,06 2,38 1,68

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,81 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,56 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 9,88 10,42 8,60

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 9,38 11,11 6,08

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,56 2,90 1,55

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 12,94 14,02 7,63

Toplam: 120 18 36 9,00 8 49,12 54,34 39,78

TYT Türkçe cCcbdaeeAcecDd CEAdedaCECcDdCc c*A a    

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCdca eAbd e ADaccAa     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik aa                                 d  d 

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 6 11
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM O 97 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,888 255,750 3 37 37 37 16134

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 4 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 22,50 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,38 1,68

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,88 10,42 8,60

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 9,38 11,11 6,08

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,56 2,90 1,55

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 12,94 14,02 7,63

Toplam: 120 40 19 35,25 29 49,12 54,34 39,78

TYT Türkçe DAAaeacCeDcddCbCbC    CDBADABBaEABCACaDb

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal aEECBAbABCDAbdaEAaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik                             B  C   B    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ARI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
436,013 255,750 1 2 2 2 594

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 4 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 22,50 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,38 1,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,88 10,42 8,60

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 9,38 11,11 6,08

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,56 2,90 1,55

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 12,94 14,02 7,63

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,44 1,44 0,76

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,81 1,68 0,90

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,56 1,71 0,71

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 3,81 4,84 2,37

Toplam: 120 103 17 98,75 82 49,12 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAEDBBADABDdDCEACDCCCECDDeCDBDcAADCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEDCBAbADBcAaBAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCAbAEDACBcEDAAEEEaCDACBCDBEACAEaBBDACE

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BECceEcDCEeCDdAbCBDC

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN BİŞKİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,138 255,750 2 25 25 25 7528

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 4 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 22,50 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,06 2,38 1,68

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,81 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,88 10,42 8,60

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 9,38 11,11 6,08

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,56 2,90 1,55

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 12,94 14,02 7,63

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,44 1,44 0,76

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,81 1,68 0,90

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,56 1,71 0,71

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 3,81 4,84 2,37

Toplam: 120 59 22 53,50 45 49,12 54,34 39,78

TYT Türkçe DAAbcBDCBDDeECCCbC E   cBADABBcEABCACCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DcECB a Be AcB EA Ad     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik  E  CB      E A Dc   AD    CBE   D B EA 

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen c  ACcBda e de  eCaA

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZMEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,448 255,750 1 13 13 13 3707

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 3 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 23,83 25,07 21,17

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,67 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,08 2,38 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,58 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,33 10,42 8,60

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 13,08 11,11 6,08

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 2,90 1,55

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 13,42 14,02 7,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,67 1,44 0,76

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,00 1,68 0,90

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,17 1,71 0,71

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 2,83 4,84 2,37

Toplam: 120 72 9 69,75 58 51,42 54,34 39,78

TYT Türkçe DAAbcBDCBDDCECeCDCdECDCDBADABBDEABCACCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal  E     ABCDAcBDEAaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik AE  CB ADCDEEEA DE aCAD     BE     B    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen       aE    C CD   A

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM CAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,550 255,750 3 39 39 39 20292

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 3 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 23,83 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,08 2,38 1,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,58 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,00 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,33 10,42 8,60

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 13,08 11,11 6,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 2,90 1,55

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 13,42 14,02 7,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,67 1,44 0,76

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,00 1,68 0,90

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,17 1,71 0,71

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,83 4,84 2,37

Toplam: 120 34 25 27,75 23 51,42 54,34 39,78

TYT Türkçe DAcbDBaeeDDeECCdcCca  Ce eDAeB E BCACCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECB a B eAcBDEAab      

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik  a     b db                  E          

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen        c        d  A

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEVZAT ANILIR 43 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,883 255,750 2 22 22 22 6406

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 3 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 23,83 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,08 2,38 1,68

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,58 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,33 10,42 8,60

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 13,08 11,11 6,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 2,90 1,55

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 13,42 14,02 7,63

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,67 1,44 0,76

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,00 1,68 0,90

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,17 1,71 0,71

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,83 4,84 2,37

Toplam: 120 63 25 56,75 47 51,42 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAEeBcADe cC    dcCCbECDDBCDBDaAA dbCd

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEDbBAEeD cAbBAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCACdEeACBDEDAAEEED  A BC              

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen aEaABa eC  dDd  e   

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜRBÜZ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,680 255,750 1 36 36 36 15774

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 1 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 4 24,00 60 24,00 25,07 21,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,00 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 2,38 1,68

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,25 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,00 10,42 8,60

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 3,00 11,11 6,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,90 1,55

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 3,00 14,02 7,63

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,25 1,44 0,76

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 1,68 0,90

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 1,71 0,71

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,00 4,84 2,37

Toplam: 120 40 16 36,00 30 36,00 54,34 39,78

TYT Türkçe cCBAE BBADb D     dDCCCEC D CD cEAA CDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal B EE  B a  B ADdba E     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik Ec A   b    a  A     e  B               

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen dEe e        E   aD 

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 59 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,660 255,750 1 7 7 7 1912

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 10 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,48 25,07 21,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,52 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,90 2,38 1,68

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,95 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,10 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,48 10,42 8,60

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,92 2,90 1,55

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 15,58 14,02 7,63

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,80 1,44 0,76

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,10 1,68 0,90

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,78 1,71 0,71

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 3,68 4,84 2,37

Toplam: 120 87 16 83,00 69 56,20 54,34 39,78

TYT Türkçe DAAEDBDC D CECCCDCAECDCDBADAdBbEABCAe Db

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal baEbBAbABCaA BDEAEbB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik AEBDCBCADCDEEdAADEDaCADE CACBEECADBB EAC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen    AecB     d eDBC  

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURMUŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,668 255,750 9 38 38 38 18558

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 10 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 25,48 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,52 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,90 2,38 1,68

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,95 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,10 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,48 10,42 8,60

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,92 2,90 1,55

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 15,58 14,02 7,63

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,80 1,44 0,76

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,10 1,68 0,90

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,78 1,71 0,71

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 3,68 4,84 2,37

Toplam: 120 39 31 31,25 26 56,20 54,34 39,78

TYT Türkçe  ecEc DCeDDbECCC C E cCDBebAeB E BCA CDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEEeB bAB e    EAaAd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik db   d   a   aA aE    D    aBE     a    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen b eb c a  BEd   eaa 

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 5 22
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SESİGÜZEL 310 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,393 255,750 5 19 19 19 4945

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 10 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 25,48 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,52 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,90 2,38 1,68

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,95 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,10 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,48 10,42 8,60

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,92 2,90 1,55

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 15,58 14,02 7,63

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,80 1,44 0,76

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,10 1,68 0,90

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,78 1,71 0,71

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 3,68 4,84 2,37

Toplam: 120 67 16 63,00 53 56,20 54,34 39,78

TYT Türkçe DAAED   dDDCdCCCDC     DB D BBcEABCdCeDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECB b B aA BDEAaAe     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik            EEEAAD D CADE bACBE CADBB EAC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen  aBAe daeCB CDe B   

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAY TEZEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,728 255,750 7 30 30 30 11386

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 10 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 25,48 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,52 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,90 2,38 1,68

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,95 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,10 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,48 10,42 8,60

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,92 2,90 1,55

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 15,58 14,02 7,63

Toplam: 120 47 12 44,00 37 56,20 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAEDBBADABDCcd  bDCC abDDBCDae   DCD C

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEDCa EADBcA BAEA      

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  B A Ad   B   bb E  C                   

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 2 44
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ORHUN ERDOĞAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,518 255,750 10 40 40 40 21837

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 10 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 25,48 25,07 21,17

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,52 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,90 2,38 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,95 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,10 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 11,48 10,42 8,60

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,92 2,90 1,55

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 15,58 14,02 7,63

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,80 1,44 0,76

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,10 1,68 0,90

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,78 1,71 0,71

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 3,68 4,84 2,37

Toplam: 120 30 22 24,50 20 56,20 54,34 39,78

TYT Türkçe DAA  d CBDbdEabdDd    CD c bdB EAB A  Db

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal        A       dAcbB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik      B  e    E                 C        

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen aaBceEBdaC Ed C B  A

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 1 44
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN KESKİN 150 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,015 255,750 6 24 24 24 7192

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 10 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,48 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,52 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,90 2,38 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,95 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,10 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,48 10,42 8,60

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,92 2,90 1,55

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 15,58 14,02 7,63

Toplam: 120 59 18 54,50 45 56,20 54,34 39,78

TYT Türkçe cAAEDBcCeDbCECbCbCdECDdDBADABBaEABCACCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECBdcAeCDAEBeEAEAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik      B   a   EA aE a ADE  AbBE     B  AC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN POTUR 56 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,695 255,750 8 31 31 31 11392

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 10 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,48 25,07 21,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,52 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,90 2,38 1,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,95 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,10 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,48 10,42 8,60

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,92 2,90 1,55

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 15,58 14,02 7,63

Toplam: 120 49 20 44,00 37 56,20 54,34 39,78

TYT Türkçe ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDabcaeabbce   

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEacCBAEADBEbeBAc       

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EB  CAEDACBcba  c          a            

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 8 11
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KAYA 54 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,665 255,750 2 9 9 9 2598

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 10 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,48 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,52 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,90 2,38 1,68

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,95 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,10 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,48 10,42 8,60

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,92 2,90 1,55

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 15,58 14,02 7,63

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,80 1,44 0,76

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,10 1,68 0,90

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,78 1,71 0,71

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 3,68 4,84 2,37

Toplam: 120 83 24 77,00 64 56,20 54,34 39,78

TYT Türkçe DAAdDBDCBDDCECCCDCbECDCD ADABdaEABCdCCDd

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECB bABCaAcBaEA bB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik AEBDC CADC EEEAADE  C DE aACe dCADBB EAC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen   ebeEBdbdedCDCDBCcc

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UFUKHAN SOYTAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,738 255,750 4 14 14 14 3742

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 10 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 25,48 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,52 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,90 2,38 1,68

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,95 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,10 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,48 10,42 8,60

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,92 2,90 1,55

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 15,58 14,02 7,63

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,80 1,44 0,76

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,10 1,68 0,90

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,78 1,71 0,71

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 3,68 4,84 2,37

Toplam: 120 74 20 69,00 58 56,20 54,34 39,78

TYT Türkçe DAcaDBDCcDDCECe DC c  C   DABeDEABCAC De

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal D ECBAEABCaA aDEAaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik  E DCB  D  EEEAADdD CADE   aeE CeD B EAC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen  EcAeEBaDee dDCDBC A

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMRAN ÖNDER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,515 255,750 3 11 11 11 3392

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 10 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,48 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,52 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,90 2,38 1,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,95 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,10 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,48 10,42 8,60

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 11,65 11,11 6,08

Geometri 10 6 4 5,00 50 3,92 2,90 1,55

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 15,58 14,02 7,63

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,80 1,44 0,76

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,10 1,68 0,90

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,78 1,71 0,71

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 3,68 4,84 2,37

Toplam: 120 79 29 71,75 60 56,20 54,34 39,78

TYT Türkçe DAAEDBDCBDDCECCCDC ECeCcBADABBaEABCdCCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal bEECBAEABCcAEcDEAEAd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik  b    aAa  E  AeDEc CADE dACBEEbbDeBcEAC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen aadAeaddbCBECaeDBCcA

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ATASOY 121 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,330 255,750 1 32 32 32 12131

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 1 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 24,00 25,07 21,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,00 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,38 1,68

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,75 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,25 10,42 8,60

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,75 11,11 6,08

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,00 2,90 1,55

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 3,75 14,02 7,63

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 1,44 0,76

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,50 1,68 0,90

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 1,71 0,71

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 2,50 4,84 2,37

Toplam: 120 47 18 42,50 35 42,50 54,34 39,78

TYT Türkçe DAAdcBDC DDCECCCDC    aD bDABeaEABCACeeC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DE CB EABaDA a EAaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik  c                          B      B  AC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen   ec*Ead eB C C     

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRETTİN EFE 51 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,525 255,750 2 21 21 21 6344

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 2 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70 24,75 25,07 21,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,75 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,38 1,68

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,75 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,25 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,88 10,42 8,60

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 11,50 11,11 6,08

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,88 2,90 1,55

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 16,38 14,02 7,63

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,88 1,44 0,76

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,50 1,68 0,90

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,00 1,71 0,71

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 10,38 4,84 2,37

Toplam: 120 62 19 57,25 48 62,38 54,34 39,78

TYT Türkçe dCBAEeBBbDABD DCEACDCCCEaDD CD DEAAD    

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCcEaCBAaADe   a   E     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCA  EDAC eED AE                 BB  C 

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BEede aDCbBdaEd dBDC

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 0 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT OKÇU 2 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,615 255,750 1 16 16 16 3992

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 29448

Katılımlar: 2 46 46 46 30262

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 24,75 25,07 21,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,75 3,54 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,12 2,38 1,68

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,75 1,92 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,25 2,58 2,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,88 10,42 8,60

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 11,50 11,11 6,08

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,88 2,90 1,55

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 16,38 14,02 7,63

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,88 1,44 0,76

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,50 1,68 0,90

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,00 1,71 0,71

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,38 4,84 2,37

Toplam: 120 74 26 67,50 56 62,38 54,34 39,78

TYT Türkçe DAdacBDecDbdECCCbCbEe CceADABBbEABCACeDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECBAbABeDAb DEAEAd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik d    B  cCD   AADE    DE  ACBbECA eB EAC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen  EeACEBEDCBECcaDBCcA

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
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