
OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU AYT 3. DENEME 31 31 31 3047

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,8 8,2 7,72 6,1 5,4 4,69 5,3 4,3 4,20 4,2 4,6 3,01 25,3 22,6 19,62 178,150 190,600 196,560

Okul Ortalaması 11,2 7,5 9,35 3,5 2,4 2,93 8,9 5,6 7,55 4,8 4,3 3,71 28,5 19,7 23,54 167,250 191,320 200,330

KATILIMLAR

1 0 OĞUZ ARI MZ 29 9 26,75 29 9 26,75 58 18 53,50 129,869 4 20 2885 310,968 1 1 89 224,228 2 8 637

2 112 AZEL GÜMÜŞ   24 5 22,75 27 9 24,75 51 14 47,50 129,869 9 20 2885 293,893 1 2 135 213,108 3 10 910

3 0 ZEYNEP ÜLGÜT 12 23 14 19,50 34 6 32,50 0 2 -0,50 57 22 51,50 188,719 4 7 1064 249,543 1 3 284 301,160 1 2 22

4 63 ARDA KOÇ   15 8 13,00 21 13 17,75 36 21 30,75 129,869 9 20 2885 247,338 2 4 298 186,003 9 18 1754

5 0 DİLAY SEZGİN MZ 30 7 28,25 31 4 30,00 61 11 58,25 216,011 1 5 634 244,003 2 5 317 322,465 1 1 6

6 0 UFUKHAN SOYTAŞ   19 6 17,50 12 12 9,00 31 18 26,50 129,869 9 20 2885 233,498 3 6 382 198,513 7 15 1321

7 0 BUĞRA ÖZKAN   21 5 19,75 8 10 5,50 29 15 25,25 129,869 9 20 2885 230,403 4 7 407 204,768 5 12 1141

8 68 M EMİR ERSOY   15 2 14,50 8 13 4,75 23 15 19,25 129,869 9 20 2885 213,843 5 8 568 190,173 8 17 1591

9 86 KARTAL DURMAZ 12 23 16 19,00 20 18 15,50 43 34 34,50 188,006 5 8 1080 203,113 2 9 699 253,145 3 5 205

10 0 EGE ÖZKUL   5 18 0,50 16 13 12,75 21 31 13,25 131,469 8 19 2866 197,318 6 10 797 149,863 15 30 2917

11 0 DOĞA BATDAL   29 8 27,00 10 1 9,75 39 9 36,75 212,316 2 6 687 186,898 7 11 982 262,360 1 3 132

12 67 ALİ ETKA ERSOY 12 8 2 7,50 3 6 1,50 11 8 9,00 129,869 9 20 2885 185,278 3 12 1011 170,713 7 21 2292

13 0 ZEYNEP DÜLGER   8 9 5,75 5 8 3,00 13 17 8,75 129,869 9 20 2885 184,408 8 13 1033 165,848 11 23 2478

14 0 HAMZA KARADENİ   3 0 3,00 3 4 2,00 8 5 6,75 14 9 11,75 138,839 7 17 2755 183,333 9 14 1064 155,423 13 27 2839

15 0 GÖZDE AYDOĞAN 12 19 9 16,75 8 2 7,50 27 11 24,25 180,976 6 10 1200 180,553 4 15 1165 223,625 5 9 650

16 137 CEMRE UYANIK 12 7 14 3,50 7 21 1,75 14 35 5,25 129,869 9 20 2885 175,398 5 16 1412 159,593 10 26 2760

17 0 AFRA NUR KORKMAZ   26 6 24,50 12 3 11,25 6 5 4,75 44 14 40,50 238,656 1 3 384 172,798 10 17 1608 240,383 2 6 344

18 0 DERİNSU KÖSEOĞLU   2 5 0,75 4 11 1,25 6 16 2,00 129,869 9 20 2885 165,283 11 18 2697 151,948 14 28 2891

19 0 TUNA ÖNEM   21 11 18,25 2 2 1,50 23 13 19,75 185,646 3 9 1125 163,633 12 19 2748 211,770 4 11 944

20 0 SELEN POTUR 12 9 22 3,50 0 2 -0,50 3 6 1,50 12 30 4,50 138,761 8 18 2757 163,633 6 19 2748 164,848 9 24 2504

21 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12 26 11 23,25 11 6 9,50 1 0 1,00 38 17 33,75 229,264 3 4 477 162,223 7 21 2774 225,850 4 7 609

22 0 IRMAK KILIÇ 12 2 16 -2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 4 19 -0,75 125,231 12 31 2952 161,518 8 22 2783 145,558 12 31 2957

23 0 YAREN ÇAKIR   6 13 2,75 7 6 5,50 1 2 0,50 14 21 8,75 155,666 6 15 1698 160,813 13 23 2797 160,045 12 25 2741

24 154 ESRA ACAR MZ 15 24 9,00 7 18 2,50 1 4 0,00 23 46 11,50 163,771 3 13 1541 159,403 3 24 2844 178,205 4 19 2032

25 97 İREM O MZ 21 19 16,25 0 1 -0,25 7 31 -0,75 28 51 15,25 178,321 2 12 1254 157,288 4 29 2887 198,685 3 14 1312

26 249 YAĞMUR AVACIK 12 4 11 1,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 4 21 -1,25 129,001 11 30 2917 156,583 12 30 2891 150,878 11 29 2904

27 113 SEHER KART   13 12 10,00 1 17 -3,25 14 29 6,75 160,096 5 14 1618 150,238 15 31 2938 172,140 10 20 2244
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU AYT 3. DENEME 31 31 31 3047

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,8 8,2 7,72 6,1 5,4 4,69 5,3 4,3 4,20 4,2 4,6 3,01 25,3 22,6 19,62 178,150 190,600 196,560

Okul Ortalaması 11,2 7,5 9,35 3,5 2,4 2,93 8,9 5,6 7,55 4,8 4,3 3,71 28,5 19,7 23,54 167,250 191,320 200,330

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU AYT 3. DENEME 31 31 31 3047

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,8 8,2 7,72 6,1 5,4 4,69 5,3 4,3 4,20 4,2 4,6 3,01 25,3 22,6 19,62 178,150 190,600 196,560

Okul Ortalaması 11,2 7,5 9,35 3,5 2,4 2,93 8,9 5,6 7,55 4,8 4,3 3,71 28,5 19,7 23,54 167,250 191,320 200,330

KATILIMLAR

1 0 DİLAY SEZGİN MZ 30 7 28,25 31 4 30,00 61 11 58,25 216,011 1 5 634 244,003 2 5 317 322,465 1 1 6

2 0 ZEYNEP ÜLGÜT 12 23 14 19,50 34 6 32,50 0 2 -0,50 57 22 51,50 188,719 4 7 1064 249,543 1 3 284 301,160 1 2 22

3 0 DOĞA BATDAL   29 8 27,00 10 1 9,75 39 9 36,75 212,316 2 6 687 186,898 7 11 982 262,360 1 3 132

4 0 BATU ÖTGEN 12 36 4 35,00 33 6 31,50 69 10 66,50 332,209 1 1 11 159,403 9 24 2844 260,583 2 4 144

5 86 KARTAL DURMAZ 12 23 16 19,00 20 18 15,50 43 34 34,50 188,006 5 8 1080 203,113 2 9 699 253,145 3 5 205

6 0 AFRA NUR KORKMAZ   26 6 24,50 12 3 11,25 6 5 4,75 44 14 40,50 238,656 1 3 384 172,798 10 17 1608 240,383 2 6 344

7 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12 26 11 23,25 11 6 9,50 1 0 1,00 38 17 33,75 229,264 3 4 477 162,223 7 21 2774 225,850 4 7 609

8 0 OĞUZ ARI MZ 29 9 26,75 29 9 26,75 58 18 53,50 129,869 4 20 2885 310,968 1 1 89 224,228 2 8 637

9 0 GÖZDE AYDOĞAN 12 19 9 16,75 8 2 7,50 27 11 24,25 180,976 6 10 1200 180,553 4 15 1165 223,625 5 9 650

10 112 AZEL GÜMÜŞ   24 5 22,75 27 9 24,75 51 14 47,50 129,869 9 20 2885 293,893 1 2 135 213,108 3 10 910

11 0 TUNA ÖNEM   21 11 18,25 2 2 1,50 23 13 19,75 185,646 3 9 1125 163,633 12 19 2748 211,770 4 11 944

12 0 BUĞRA ÖZKAN   21 5 19,75 8 10 5,50 29 15 25,25 129,869 9 20 2885 230,403 4 7 407 204,768 5 12 1141

13 0 ANIL   19 12 16,00 19 12 16,00 179,149 4 11 1240 159,403 14 24 2844 200,878 6 13 1244

14 97 İREM O MZ 21 19 16,25 0 1 -0,25 7 31 -0,75 28 51 15,25 178,321 2 12 1254 157,288 4 29 2887 198,685 3 14 1312

15 0 UFUKHAN SOYTAŞ   19 6 17,50 12 12 9,00 31 18 26,50 129,869 9 20 2885 233,498 3 6 382 198,513 7 15 1321

16 0 ŞEYMA DENİZ 12 19 14 15,50 30 4 29,00 49 18 44,50 266,071 2 2 179 159,403 9 24 2844 198,353 6 16 1325

17 68 M EMİR ERSOY   15 2 14,50 8 13 4,75 23 15 19,25 129,869 9 20 2885 213,843 5 8 568 190,173 8 17 1591

18 63 ARDA KOÇ   15 8 13,00 21 13 17,75 36 21 30,75 129,869 9 20 2885 247,338 2 4 298 186,003 9 18 1754

19 154 ESRA ACAR MZ 15 24 9,00 7 18 2,50 1 4 0,00 23 46 11,50 163,771 3 13 1541 159,403 3 24 2844 178,205 4 19 2032

20 113 SEHER KART   13 12 10,00 1 17 -3,25 14 29 6,75 160,096 5 14 1618 150,238 15 31 2938 172,140 10 20 2244

21 67 ALİ ETKA ERSOY 12 8 2 7,50 3 6 1,50 11 8 9,00 129,869 9 20 2885 185,278 3 12 1011 170,713 7 21 2292

22 0 YİĞİT 12 7 4 6,00 0 1 -0,25 7 5 5,75 147,801 7 16 1866 159,403 9 24 2844 169,223 8 22 2343

23 0 ZEYNEP DÜLGER   8 9 5,75 5 8 3,00 13 17 8,75 129,869 9 20 2885 184,408 8 13 1033 165,848 11 23 2478

24 0 SELEN POTUR 12 9 22 3,50 0 2 -0,50 3 6 1,50 12 30 4,50 138,761 8 18 2757 163,633 6 19 2748 164,848 9 24 2504

25 0 YAREN ÇAKIR   6 13 2,75 7 6 5,50 1 2 0,50 14 21 8,75 155,666 6 15 1698 160,813 13 23 2797 160,045 12 25 2741

26 137 CEMRE UYANIK 12 7 14 3,50 7 21 1,75 14 35 5,25 129,869 9 20 2885 175,398 5 16 1412 159,593 10 26 2760

27 0 HAMZA KARADENİ   3 0 3,00 3 4 2,00 8 5 6,75 14 9 11,75 138,839 7 17 2755 183,333 9 14 1064 155,423 13 27 2839

28 0 DERİNSU KÖSEOĞLU   2 5 0,75 4 11 1,25 6 16 2,00 129,869 9 20 2885 165,283 11 18 2697 151,948 14 28 2891

29 249 YAĞMUR AVACIK 12 4 11 1,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 4 21 -1,25 129,001 11 30 2917 156,583 12 30 2891 150,878 11 29 2904

30 0 IRMAK KILIÇ 12 2 16 -2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 4 19 -0,75 125,231 12 31 2952 161,518 8 22 2783 145,558 12 31 2957
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU AYT 3. DENEME 31 31 31 3047

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,8 8,2 7,72 6,1 5,4 4,69 5,3 4,3 4,20 4,2 4,6 3,01 25,3 22,6 19,62 178,150 190,600 196,560

Okul Ortalaması 11,2 7,5 9,35 3,5 2,4 2,93 8,9 5,6 7,55 4,8 4,3 3,71 28,5 19,7 23,54 167,250 191,320 200,330

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
  12 MZ
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SÖZ SAY EA
  12 MZ



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA NUR KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
238,656 178,150 1 3 3 3 384

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
172,798 190,600 10 17 17 17 1608

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
240,383 196,560 2 6 6 6 344

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,55 2,25 2,18

Edebiyat 18 12 2 11,50 64 2,45 3,54 2,54

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,70 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,87 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 6 24,50 61 6,57 9,35 7,72

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,25 0,66 1,05

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 0,90 1,16 1,54

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,13 0,35 0,77

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,07 0,38 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,00 0,38 0,83

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 12 3 11,25 24 1,35 2,93 4,69

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 6,33 6,16 3,47

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,95 1,39 0,73

Matematik 40 6 5 4,75 12 7,28 7,55 4,20

Toplam: 286 78 43 67,35 24 47,75 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 BCECDD aABDCABDDeEDB   AAddC A E CE aADc

Cevap Anahtarı A BCECDDEBABDCABDDAEDBEEDAAEBCCADEBCEBCADA

Sosyal-2 D      e  ECEDE A BEb      B    cB A          

Cevap Anahtarı A DECAECDCBAECEDEBAABECDEDCDBBDEBADBCABCCDECADBE

Matematik Cb aAb E dD       CA          b         

Cevap Anahtarı A CDBEACCECADEABEDADCABDBDCAABCEDABBEBAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,149 178,150 4 11 11 11 1240

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
159,403 190,600 14 24 24 24 2844

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
200,878 196,560 6 13 13 13 1244

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 5 0 5,00 83 1,55 2,25 2,18

Edebiyat 18 3 8 1,00 6 2,45 3,54 2,54

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,70 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,87 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 12 16,00 40 6,57 9,35 7,72

Toplam: 286 53 41 42,85 15 47,75 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 ECB DCCbebBdb    dD  ea bCCBcACBEDBa DAe

Cevap Anahtarı B ECBDDCCDBABEDDBAEBDEAADEACCBEACBEDBEADAC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 2 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KOÇ 63   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,869 178,150 9 20 20 20 2885

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
247,338 190,600 2 4 4 4 298

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
186,003 196,560 9 18 18 18 1754

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Matematik-2 30 14 8 12,00 40 6,33 6,16 3,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,95 1,39 0,73

Matematik 40 15 8 13,00 33 7,28 7,55 4,20

Fizik 14 6 6 4,50 32 1,87 1,13 1,08

Kimya 13 7 4 6,00 46 1,55 1,08 0,92

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 2,28 1,50 1,02

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 5,70 3,71 3,01

Toplam: 286 70 50 57,60 20 47,75 50,38 55,87

Matematik CD abbC C c    DADCABcBDaAeB dD         

Cevap Anahtarı A CDBEACCECADEABEDADCABDBDCAABCEDABBEBAECC

Fen Bilimleri dD aDAdDd eCBaEaBbe dD EDBCEADBdCD BD ed

Cevap Anahtarı A CDABDACDEBACBEEDBCCABDAEDBCEADBECDBBDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 2 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 2 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Sinir Doku 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Tiroit Bezi 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Kulak 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZEL GÜMÜŞ 112   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,869 178,150 9 20 20 20 2885

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
293,893 190,600 1 2 2 2 135

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
213,108 196,560 3 10 10 10 910

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 6,33 6,16 3,47

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,95 1,39 0,73

Matematik 40 24 5 22,75 57 7,28 7,55 4,20

Fizik 14 9 2 8,50 61 1,87 1,13 1,08

Kimya 13 8 4 7,00 54 1,55 1,08 0,92

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 2,28 1,50 1,02

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 5,70 3,71 3,01

Toplam: 286 85 43 74,35 26 47,75 50,38 55,87

Matematik EBDCE CAEDACD  bAC Ab cBBcACdC D  B   EA

Cevap Anahtarı B EBDCECCAEDACDEBAACDADBDBBAACECADBEBBCCEA

Fen Bilimleri  eeCCADA E EBCCBeEE DBebeBDEBeABBDCEaeDD

Cevap Anahtarı B BADCCADABEDEBCCBDEEADBACCBDEBDABBDCEEADD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 2 1 0 50
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Sinir Doku 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Tiroit Bezi 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA ÖZKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,869 178,150 9 20 20 20 2885

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
230,403 190,600 4 7 7 7 407

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
204,768 196,560 5 12 12 12 1141

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 6,33 6,16 3,47

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,95 1,39 0,73

Matematik 40 21 5 19,75 49 7,28 7,55 4,20

Fizik 14 4 5 2,75 20 1,87 1,13 1,08

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,55 1,08 0,92

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,28 1,50 1,02

Fen Bilimleri 40 8 10 5,50 14 5,70 3,71 3,01

Toplam: 286 63 44 52,10 18 47,75 50,38 55,87

Matematik EB CcCCA  dC E dAC AD DBdeACEC D E     A

Cevap Anahtarı B EBDCECCAEDACDEBAACDADBDBBAACECADBEBBCCEA

Fen Bilimleri d ad Ae  E cBC      e  b cDc   B   d  DD

Cevap Anahtarı B BADCCADABEDEBCCBDEEADBACCBDEBDABBDCEEADD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 2 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Tiroit Bezi 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİNSU KÖSEOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,869 178,150 9 20 20 20 2885

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
165,283 190,600 11 18 18 18 2697

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
151,948 196,560 14 28 28 28 2891

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 6,33 6,16 3,47

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,95 1,39 0,73

Matematik 40 2 5 0,75 2 7,28 7,55 4,20

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,87 1,13 1,08

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 1,55 1,08 0,92

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,28 1,50 1,02

Fen Bilimleri 40 4 11 1,25 3 5,70 3,71 3,01

Toplam: 286 40 45 28,85 10 47,75 50,38 55,87

Matematik  D d b b          a                e  C 

Cevap Anahtarı A CDBEACCECADEABEDADCABDBDCAABCEDABBEBAECC

Fen Bilimleri b  c A         ee b      aa A  d a aD eE

Cevap Anahtarı A CDABDACDEBACBEEDBCCABDAEDBCEADBECDBBDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Küre 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 2 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Tiroit Bezi 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Kulak 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA BATDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,316 178,150 2 6 6 6 687

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
186,898 190,600 7 11 11 11 982

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
262,360 196,560 1 3 3 3 132

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,55 2,25 2,18

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 2,45 3,54 2,54

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,70 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,87 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 27,00 68 6,57 9,35 7,72

Matematik-2 30 10 1 9,75 33 6,33 6,16 3,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 1,39 0,73

Matematik 40 10 1 9,75 24 7,28 7,55 4,20

Toplam: 286 73 38 63,60 22 47,75 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 ECBDDCCDBAaEDDBA BDEAdb dCbBdACBEDBE bAe

Cevap Anahtarı B ECBDDCCDBABEDDBAEBDEAADEACCBEACBEDBEADAC

Matematik EBDCECCAd A        A                    

Cevap Anahtarı B EBDCECCAEDACDEBAACDADBDBBAACECADBEBBCCEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ÖZKUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
131,469 178,150 8 19 19 19 2866

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
197,318 190,600 6 10 10 10 797

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
149,863 196,560 15 30 30 30 2917

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 0,25 0,66 1,05

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 0,90 1,16 1,54

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,13 0,35 0,77

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,07 0,38 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 0,00 0,38 0,83

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 5 18 0,50 1 1,35 2,93 4,69

Fizik 14 3 6 1,50 11 1,87 1,13 1,08

Kimya 13 5 3 4,25 33 1,55 1,08 0,92

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 2,28 1,50 1,02

Fen Bilimleri 40 16 13 12,75 32 5,70 3,71 3,01

Toplam: 286 55 60 40,10 14 47,75 50,38 55,87

Sosyal-2 c bAaC  c d     A cabcacCa ccadA  eb          

Cevap Anahtarı A DECAECDCBAECEDEBAABECDEDCDBBDEBADBCABCCDECADBE

Fen Bilimleri a e  A ad ACab eBC  BD  bBecAeBECD BDbeE

Cevap Anahtarı A CDABDACDEBACBEEDBCCABDAEDBCEADBECDBBDDAE
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 1 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 2 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Tiroit Bezi 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARADENİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,839 178,150 7 17 17 17 2755

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
183,333 190,600 9 14 14 14 1064

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
155,423 196,560 13 27 27 27 2839

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,25 0,66 1,05

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 0,90 1,16 1,54

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,35 0,77

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,07 0,38 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,38 0,83

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 3 0 3,00 7 1,35 2,93 4,69

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 6,33 6,16 3,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,95 1,39 0,73

Matematik 40 3 4 2,00 5 7,28 7,55 4,20

Fizik 14 5 3 4,25 30 1,87 1,13 1,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,55 1,08 0,92

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,28 1,50 1,02

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 5,70 3,71 3,01

Toplam: 286 48 38 38,60 13 47,75 50,38 55,87

Sosyal-2              E B A                            

Cevap Anahtarı B CEACEDEABCDEDECBAABDCEECDBBDBEDBDADCCBACEBDACE

Matematik b D b dA         a                   C  

Cevap Anahtarı B EBDCECCAEDACDEBAACDADBDBBAACECADBEBBCCEA

Fen Bilimleri d  CaA  B  dBC                   aCEdA  

Cevap Anahtarı B BADCCADABEDEBCCBDEEADBACCBDEBDABBDCEEADD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Küre 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 2 1 1 50
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M EMİR ERSOY 68   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,869 178,150 9 20 20 20 2885

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
213,843 190,600 5 8 8 8 568

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
190,173 196,560 8 17 17 17 1591

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 6,33 6,16 3,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,95 1,39 0,73

Matematik 40 15 2 14,50 36 7,28 7,55 4,20

Fizik 14 3 7 1,25 9 1,87 1,13 1,08

Kimya 13 3 2 2,50 19 1,55 1,08 0,92

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,28 1,50 1,02

Fen Bilimleri 40 8 13 4,75 12 5,70 3,71 3,01

Toplam: 286 57 44 46,10 16 47,75 50,38 55,87

Matematik EBDCE bA DA     AC Ab D   A E  D        

Cevap Anahtarı B EBDCECCAEDACDEBAACDADBDBBAACECADBEBBCCEA

Fen Bilimleri db bacDA d c CCB E      d e d ea DCd    

Cevap Anahtarı B BADCCADABEDEBCCBDEEADBACCBDEBDABBDCEEADD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 2 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Tiroit Bezi 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KART 113   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,096 178,150 5 14 14 14 1618

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
150,238 190,600 15 31 31 31 2938

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
172,140 196,560 10 20 20 20 2244

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,55 2,25 2,18

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 2,45 3,54 2,54

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,70 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,87 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 12 10,00 25 6,57 9,35 7,72

Matematik-2 30 1 13 -2,25 -8 6,33 6,16 3,47

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 0,95 1,39 0,73

Matematik 40 1 17 -3,25 -8 7,28 7,55 4,20

Toplam: 286 48 58 33,60 12 47,75 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 ECBabCCDaA  bbBA d  bA     dccC    aADd 

Cevap Anahtarı B ECBDDCCDBABEDDBAEBDEAADEACCBEACBEDBEADAC

Matematik  eeCb d  e e   b a d c   ebb  b d     ce

Cevap Anahtarı B EBDCECCAEDACDEBAACDADBDBBAACECADBEBBCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Şiirde Tema 1 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 2 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ÖNEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,646 178,150 3 9 9 9 1125

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
163,633 190,600 12 19 19 19 2748

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
211,770 196,560 4 11 11 11 944

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 2 0 2,00 33 1,55 2,25 2,18

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 2,45 3,54 2,54

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,70 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,87 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 11 18,25 46 6,57 9,35 7,72

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 6,33 6,16 3,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 1,39 0,73

Matematik 40 2 2 1,50 4 7,28 7,55 4,20

Toplam: 286 57 42 46,60 16 47,75 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 BC    EBAce cB c aDBE aeAcBCCcDbBCEBaADA

Cevap Anahtarı A BCECDDEBABDCABDDAEDBEEDAAEBCCADEBCEBCADA

Matematik C          ae     C                     

Cevap Anahtarı A CDBEACCECADEABEDADCABDBDCAABCEDABBEBAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
1950-1980 Arasında Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UFUKHAN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,869 178,150 9 20 20 20 2885

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
233,498 190,600 3 6 6 6 382

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
198,513 196,560 7 15 15 15 1321

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 6,33 6,16 3,47

Geometri 10 5 1 4,75 48 0,95 1,39 0,73

Matematik 40 19 6 17,50 44 7,28 7,55 4,20

Fizik 14 5 3 4,25 30 1,87 1,13 1,08

Kimya 13 4 3 3,25 25 1,55 1,08 0,92

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,28 1,50 1,02

Fen Bilimleri 40 12 12 9,00 23 5,70 3,71 3,01

Toplam: 286 65 47 53,35 19 47,75 50,38 55,87

Matematik EBbC CbAED C     CDADcc c AC   DBE   eEA

Cevap Anahtarı B EBDCECCAEDACDEBAACDADBDBBAACECADBEBBCCEA

Fen Bilimleri c  a ADA  bE CCBe E  d eC   eeAa Dad cD 

Cevap Anahtarı B BADCCADABEDEBCCBDEEADBACCBDEBDABBDCEEADD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Küre 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 2 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Tiroit Bezi 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,666 178,150 6 15 15 15 1698

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
160,813 190,600 13 23 23 23 2797

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
160,045 196,560 12 25 25 25 2741

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 1 1 0,75 13 1,55 2,25 2,18

Edebiyat 18 3 4 2,00 11 2,45 3,54 2,54

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,70 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 0 3 -0,75 -13 0,87 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 13 2,75 7 6,57 9,35 7,72

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,25 0,66 1,05

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 0,90 1,16 1,54

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,13 0,35 0,77

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,07 0,38 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 0,00 0,38 0,83

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 7 6 5,50 12 1,35 2,93 4,69

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 6,33 6,16 3,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 1,39 0,73

Matematik 40 1 2 0,50 1 7,28 7,55 4,20

Toplam: 286 48 50 35,60 12 47,75 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1  Cc     BA    cAae b    e   EdCdabe  cd 

Cevap Anahtarı B ECBDDCCDBABEDDBAEBDEAADEACCBEACBEDBEADAC

Sosyal-2 C eC c   d ED  B e D      B          e a      

Cevap Anahtarı B CEACEDEABCDEDECBAABDCEECDBBDBEDBDADCCBACEBDACE

Matematik    C    a        b                      

Cevap Anahtarı B EBDCECCAEDACDEBAACDADBDBBAACECADBEBBCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Şiirde Tema 1 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DÜLGER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,869 178,150 9 20 20 20 2885

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
184,408 190,600 8 13 13 13 1033

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
165,848 196,560 11 23 23 23 2478

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 15 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Matematik-2 30 8 9 5,75 19 6,33 6,16 3,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 1,39 0,73

Matematik 40 8 9 5,75 14 7,28 7,55 4,20

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,87 1,13 1,08

Kimya 13 2 3 1,25 10 1,55 1,08 0,92

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,28 1,50 1,02

Fen Bilimleri 40 5 8 3,00 8 5,70 3,71 3,01

Toplam: 286 47 46 35,60 12 47,75 50,38 55,87

Matematik EBDea bAbDA    d C bba a   C            

Cevap Anahtarı B EBDCECCAEDACDEBAACDADBDBBAACECADBEBBCCEA

Fen Bilimleri d       c    CCB       bdc    A d  b eD 

Cevap Anahtarı B BADCCADABEDEBCCBDEEADBACCBDEBDABBDCEEADD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 2 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Tiroit Bezi 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ETKA ERSOY 67 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,869 178,150 9 20 20 20 2885

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
185,278 190,600 3 12 12 12 1011

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
170,713 196,560 7 21 21 21 2292

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 12 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 4,35 6,16 3,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,38 1,39 0,73

Matematik 40 8 2 7,50 19 5,73 7,55 4,20

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,10 1,13 1,08

Kimya 13 1 2 0,50 4 -0,02 1,08 0,92

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 0,35 1,50 1,02

Fen Bilimleri 40 3 6 1,50 4 0,23 3,71 3,01

Toplam: 286 45 37 35,85 13 49,98 50,38 55,87

Matematik CbBE Cd C         CA          D         

Cevap Anahtarı A CDBEACCECADEABEDADCABDBDCAABCEDABBEBAECC

Fen Bilimleri      b          dCe         AD a   e  e 

Cevap Anahtarı A CDABDACDEBACBEEDBCCABDAEDBCEADBECDBBDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 2 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Tiroit Bezi 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATU ÖTGEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
332,209 178,150 1 1 1 1 11

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
159,403 190,600 9 24 24 24 2844

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
260,583 196,560 2 4 4 4 144

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 12 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,00 2,25 2,18

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 4,04 3,54 2,54

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 2,29 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,15 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 4 35,00 88 11,48 9,35 7,72

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 1,42 0,66 1,05

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 1,77 1,16 1,54

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,79 0,35 0,77

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 0,92 0,38 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,79 0,38 0,83

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 33 6 31,50 68 5,69 2,93 4,69

Toplam: 286 103 39 93,35 33 49,98 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 ECBDDCCDeABEDDBAEBDEAcacACCBEACBEDBEADAC

Cevap Anahtarı B ECBDDCCDBABEDDBAEBDEAADEACCBEACBEDBEADAC

Sosyal-2 CEACEDEABeDEDEeB ABDaEEdDdBDBEDBDADCCdAC      

Cevap Anahtarı B CEACEDEABCDEDECBAABDCEECDBBDBEDBDADCCBACEBDACE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
1950-1980 Arasında Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE UYANIK 137 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,869 178,150 9 20 20 20 2885

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
175,398 190,600 5 16 16 16 1412

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
159,593 196,560 10 26 26 26 2760

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 12 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Matematik-2 30 6 12 3,00 10 4,35 6,16 3,47

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,38 1,39 0,73

Matematik 40 7 14 3,50 9 5,73 7,55 4,20

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 -0,10 1,13 1,08

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 -0,02 1,08 0,92

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 0,35 1,50 1,02

Fen Bilimleri 40 7 21 1,75 4 0,23 3,71 3,01

Toplam: 286 48 64 32,10 11 49,98 50,38 55,87

Matematik CDBEAb   e c  ce c Adb c e a c A d  b   

Cevap Anahtarı A CDBEACCECADEABEDADCABDBDCAABCEDABBEBAECC

Fen Bilimleri a  caAda d e cce    dD  badEeeaEdDBB cdd

Cevap Anahtarı A CDABDACDEBACBEEDBCCABDAEDBCEADBECDBBDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 2 0 2 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Sinir Doku 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Tiroit Bezi 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜNDÜZ 60 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
229,264 178,150 3 4 4 4 477

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
162,223 190,600 7 21 21 21 2774

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
225,850 196,560 4 7 7 7 609

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 12 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,00 2,25 2,18

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 4,04 3,54 2,54

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 2,29 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,15 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 11,48 9,35 7,72

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 1,42 0,66 1,05

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 1,77 1,16 1,54

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,79 0,35 0,77

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,92 0,38 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,79 0,38 0,83

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 11 6 9,50 21 5,69 2,93 4,69

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 4,35 6,16 3,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 1,39 0,73

Matematik 40 1 0 1,00 3 5,73 7,55 4,20

Toplam: 286 72 46 60,60 21 49,98 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 BCECDDEaAdDCeB beEbcE aAAceCCADE eEBCADA

Cevap Anahtarı A BCECDDEBABDCABDDAEDBEEDAAEBCCADEBCEBCADA

Sosyal-2 Db  E DbB  bEeEcAABEbD                        

Cevap Anahtarı A DECAECDCBAECEDEBAABECDEDCDBBDEBADBCABCCDECADBE

Matematik  D                                      

Cevap Anahtarı A CDBEACCECADEABEDADCABDBDCAABCEDABBEBAECC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
1950-1980 Arasında Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE AYDOĞAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,976 178,150 6 10 10 10 1200

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
180,553 190,600 4 15 15 15 1165

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
223,625 196,560 5 9 9 9 650

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 12 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,00 2,25 2,18

Edebiyat 18 5 6 3,50 19 4,04 3,54 2,54

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 2,29 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,15 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 9 16,75 42 11,48 9,35 7,72

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 4,35 6,16 3,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,38 1,39 0,73

Matematik 40 8 2 7,50 19 5,73 7,55 4,20

Toplam: 286 61 40 51,10 18 49,98 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 ECBDeC beAaEa  A  DE eb    BEAC EaBb DAC

Cevap Anahtarı B ECBDDCCDBABEDDBAEBDEAADEACCBEACBEDBEADAC

Matematik E     bA  AC    AC    c   A    D        

Cevap Anahtarı B EBDCECCAEDACDEBAACDADBDBBAACECADBEBBCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KILIÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
125,231 178,150 12 31 31 31 2952

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
161,518 190,600 8 22 22 22 2783

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
145,558 196,560 12 31 31 31 2957

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 12 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 0 4 -1,00 -17 3,00 2,25 2,18

Edebiyat 18 2 7 0,25 1 4,04 3,54 2,54

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 2,29 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 2,15 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 16 -2,00 -5 11,48 9,35 7,72

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 1,42 0,66 1,05

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,77 1,16 1,54

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,79 0,35 0,77

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,92 0,38 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,79 0,38 0,83

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 1 2 0,50 1 5,69 2,93 4,69

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 4,35 6,16 3,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 1,39 0,73

Matematik 40 1 1 0,75 2 5,73 7,55 4,20

Toplam: 286 38 48 26,10 9 49,98 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 cbc b Edcee  a a    b  Aba      db   d  

Cevap Anahtarı A BCECDDEBABDCABDDAEDBEEDAAEBCCADEBCEBCADA

Sosyal-2 Db     e                                      

Cevap Anahtarı A DECAECDCBAECEDEBAABECDEDCDBBDEBADBCABCCDECADBE

Matematik C          a                            

Cevap Anahtarı A CDBEACCECADEABEDADCABDBDCAABCEDABBEBAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 2 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KARTAL DURMAZ 86 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,006 178,150 5 8 8 8 1080

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
203,113 190,600 2 9 9 9 699

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
253,145 196,560 3 5 5 5 205

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 12 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,00 2,25 2,18

Edebiyat 18 7 10 4,50 25 4,04 3,54 2,54

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,29 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,15 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 16 19,00 48 11,48 9,35 7,72

Matematik-2 30 14 15 10,25 34 4,35 6,16 3,47

Geometri 10 6 3 5,25 53 1,38 1,39 0,73

Matematik 40 20 18 15,50 39 5,73 7,55 4,20

Toplam: 286 77 63 61,35 21 49,98 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 BCECDaEaeebCcBbbAdDBE bdAEBCCeDEeecBaADA

Cevap Anahtarı A BCECDDEBABDCABDDAEDBEEDAAEBCCADEBCEBCADA

Matematik CDBbAdbECebEcaEeA CAacdeeAAcCaDbdBdBAEC 

Cevap Anahtarı A CDBEACCECADEABEDADCABDBDCAABCEDABBEBAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
1950-1980 Arasında Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN POTUR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,761 178,150 8 18 18 18 2757

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
163,633 190,600 6 19 19 19 2748

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
164,848 196,560 9 24 24 24 2504

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 12 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,00 2,25 2,18

Edebiyat 18 5 8 3,00 17 4,04 3,54 2,54

Tarih-1 10 0 6 -1,50 -15 2,29 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 2,15 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 22 3,50 9 11,48 9,35 7,72

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 1,42 0,66 1,05

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,77 1,16 1,54

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,79 0,35 0,77

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,92 0,38 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,79 0,38 0,83

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 0 2 -0,50 -1 5,69 2,93 4,69

Matematik-2 30 3 6 1,50 5 4,35 6,16 3,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 1,39 0,73

Matematik 40 3 6 1,50 4 5,73 7,55 4,20

Toplam: 286 46 59 31,35 11 49,98 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 cCaDDeCbdAaE  Be aD cea ebbd b  b eEbaeb

Cevap Anahtarı B ECBDDCCDBABEDDBAEBDEAADEACCBEACBEDBEADAC

Sosyal-2       c c                                     

Cevap Anahtarı B CEACEDEABCDEDECBAABDCEECDBBDBEDBDADCCBACEBDACE

Matematik EeeCb  d c d   A                        

Cevap Anahtarı B EBDCECCAEDACDEBAACDADBDBBAACECADBEBBCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
266,071 178,150 2 2 2 2 179

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
159,403 190,600 9 24 24 24 2844

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
198,353 196,560 6 16 16 16 1325

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 12 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,00 2,25 2,18

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 4,04 3,54 2,54

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 2,29 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,15 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 14 15,50 39 11,48 9,35 7,72

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 1,42 0,66 1,05

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 1,77 1,16 1,54

Felsefe 6 6 0 6,00 100 0,79 0,35 0,77

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,92 0,38 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,79 0,38 0,83

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 30 4 29,00 63 5,69 2,93 4,69

Toplam: 286 83 47 71,35 25 49,98 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 ECBDeCCDcAaEDbBA eDEbAa e   cAd  ceEAbAd

Cevap Anahtarı B ECBDDCCDBABEDDBAEBDEAADEACCBEACBEDBEADAC

Sosyal-2  E C DEb aDEDECB AaDCEECDBBDBEDBD DCCeAC      

Cevap Anahtarı B CEACEDEABCDEDECBAABDCEECDBBDBEDBDADCCBACEBDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AVACIK 249 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,001 178,150 11 30 30 30 2917

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
156,583 190,600 12 30 30 30 2891

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
150,878 196,560 11 29 29 29 2904

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 12 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 2 1 1,75 29 3,00 2,25 2,18

Edebiyat 18 2 6 0,50 3 4,04 3,54 2,54

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 2,29 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,15 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 11 1,25 3 11,48 9,35 7,72

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 1,42 0,66 1,05

Coğrafya-2 11 0 4 -1,00 -9 1,77 1,16 1,54

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,79 0,35 0,77

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,92 0,38 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,79 0,38 0,83

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 0 6 -1,50 -3 5,69 2,93 4,69

Matematik-2 30 0 4 -1,00 -3 4,35 6,16 3,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 1,39 0,73

Matematik 40 0 4 -1,00 -3 5,73 7,55 4,20

Toplam: 286 38 50 25,60 9 49,98 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 BCc         cB  cc  daDbeb da           

Cevap Anahtarı A BCECDDEBABDCABDDAEDBEEDAAEBCCADEBCEBCADA

Sosyal-2   e a          acc c                          

Cevap Anahtarı A DECAECDCBAECEDEBAABECDEDCDBBDEBADBCABCCDECADBE

Matematik   d  a  e      c                        

Cevap Anahtarı A CDBEACCECADEABEDADCABDBDCAABCEDABBEBAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,801 178,150 7 16 16 16 1866

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
159,403 190,600 9 24 24 24 2844

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
169,223 196,560 8 22 22 22 2343

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 12 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 2 0 2,00 33 3,00 2,25 2,18

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 4,04 3,54 2,54

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 2,29 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 2,15 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 6,00 15 11,48 9,35 7,72

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 1,42 0,66 1,05

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,77 1,16 1,54

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,79 0,35 0,77

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,92 0,38 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,79 0,38 0,83

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 0 1 -0,25 -1 5,69 2,93 4,69

Toplam: 286 41 34 32,60 11 49,98 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 E B                          ACB Ded cAe

Cevap Anahtarı B ECBDDCCDBABEDDBAEBDEAADEACCBEACBEDBEADAC

Sosyal-2          e                                    

Cevap Anahtarı B CEACEDEABCDEDECBAABDCEECDBBDBEDBDADCCBACEBDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÜLGÜT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,719 178,150 4 7 7 7 1064

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
249,543 190,600 1 3 3 3 284

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
301,160 196,560 1 2 2 2 22

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 12 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,00 2,25 2,18

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 4,04 3,54 2,54

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 2,29 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,15 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 19,50 49 11,48 9,35 7,72

Matematik-2 30 25 5 23,75 79 4,35 6,16 3,47

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,38 1,39 0,73

Matematik 40 34 6 32,50 81 5,73 7,55 4,20

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,10 1,13 1,08

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,02 1,08 0,92

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,35 1,50 1,02

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 0,23 3,71 3,01

Toplam: 286 91 51 78,35 27 49,98 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 BCECeDEaAeDCeBDDeEDBcEceAce aAa d EBdADA

Cevap Anahtarı A BCECDDEBABDCABDDAEDBEEDAAEBCCADEBCEBCADA

Matematik CDBEAbCECADEABabADCAceBDCAABCEDABBEBAECe

Cevap Anahtarı A CDBEACCECADEABEDADCABDBDCAABCEDABBEBAECC

Fen Bilimleri                          a c            

Cevap Anahtarı A CDABDACDEBACBEEDBCCABDAEDBCEADBECDBBDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
1950-1980 Arasında Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 2 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY SEZGİN 0 MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,011 178,150 1 5 5 5 634

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
244,003 190,600 2 5 5 5 317

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
322,465 196,560 1 1 1 1 6

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 4 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,62 2,25 2,18

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 6,12 3,54 2,54

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 2,31 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,31 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 28,25 71 13,38 9,35 7,72

Matematik-2 30 25 3 24,25 81 10,94 6,16 3,47

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,06 1,39 0,73

Matematik 40 31 4 30,00 75 14,00 7,55 4,20

Toplam: 286 95 40 85,10 30 61,47 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 BCECeDcBABDCABDDAbDBc cAA BCa DEBCEBCAbA

Cevap Anahtarı A BCECDDEBABDCABDDAEDBEEDAAEBCCADEBCEBCADA

Matematik CDBEACCECAD d EDADCABDBDCAecCEbA  EBAE C

Cevap Anahtarı A CDBEACCECADEABEDADCABDBDCAABCEDABBEBAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
1950-1980 Arasında Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ACAR 154 MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,771 178,150 3 13 13 13 1541

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
159,403 190,600 3 24 24 24 2844

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
178,205 196,560 4 19 19 19 2032

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 4 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,62 2,25 2,18

Edebiyat 18 7 10 4,50 25 6,12 3,54 2,54

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,31 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,31 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 24 9,00 23 13,38 9,35 7,72

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 -0,06 0,66 1,05

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 0,31 1,16 1,54

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 -0,19 0,35 0,77

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 -0,06 0,38 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 0,56 0,38 0,83

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 7 18 2,50 5 0,56 2,93 4,69

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 10,94 6,16 3,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,06 1,39 0,73

Matematik 40 1 4 0,00 0 14,00 7,55 4,20

Toplam: 286 57 75 38,35 13 61,47 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 BbEdDacdceeCABDaeEDdaa AAdcbCbaEeeEcbdDe

Cevap Anahtarı A BCECDDEBABDCABDDAEDBEEDAAEBCCADEBCEBCADA

Sosyal-2 DbabaecedAd  Dccd   C  ad  d      aAaCCa      

Cevap Anahtarı A DECAECDCBAECEDEBAABECDEDCDBBDEBADBCABCCDECADBE

Matematik e       e  acB                          

Cevap Anahtarı A CDBEACCECADEABEDADCABDBDCAABCEDABBEBAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 2 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 1 0
Roman 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM O 97 MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,321 178,150 2 12 12 12 1254

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
157,288 190,600 4 29 29 29 2887

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
198,685 196,560 3 14 14 14 1312

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 4 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,62 2,25 2,18

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 6,12 3,54 2,54

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,31 2,01 1,81

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,31 1,55 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 19 16,25 41 13,38 9,35 7,72

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 -0,06 0,66 1,05

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,31 1,16 1,54

Felsefe 6 0 0 0,00 0 -0,19 0,35 0,77

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 -0,06 0,38 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,56 0,38 0,83

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 0 1 -0,25 -1 0,56 2,93 4,69

Matematik-2 30 5 24 -1,00 -3 10,94 6,16 3,47

Geometri 10 2 7 0,25 3 3,06 1,39 0,73

Matematik 40 7 31 -0,75 -2 14,00 7,55 4,20

Toplam: 286 62 80 42,10 15 61,47 50,38 55,87

Edebiyat-Sosyal-1 cCBDDeCbdAabDcBAaBDEcdDEeaadaACdEaeEADAb

Cevap Anahtarı B ECBDDCCDBABEDDBAEBDEAADEACCBEACBEDBEADAC

Sosyal-2                                d              

Cevap Anahtarı B CEACEDEABCDEDECBAABDCEECDBBDBEDBDADCCBACEBDACE

Matematik debCbdeAEebeDEcbc cdbeedddbdaeAcd dcCdac

Cevap Anahtarı B EBDCECCAEDACDEBAACDADBDBBAACECADBEBBCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
1950-1980 Arasında Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 3. DENEME

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ARI 0 MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,869 178,150 4 20 20 20 2885

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

SAY
310,968 190,600 1 1 1 1 89

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

EA
224,228 196,560 2 8 8 8 637

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 3032

Katılımlar: 4 31 31 31 3047

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,00 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,56 33

TYT Matematik 40 5 4 4,01 10

TYT Fen 20 3 3 2,28 11

Matematik-2 30 22 6 20,50 68 10,94 6,16 3,47

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,06 1,39 0,73

Matematik 40 29 9 26,75 67 14,00 7,55 4,20

Fizik 14 9 3 8,25 59 2,06 1,13 1,08

Kimya 13 11 2 10,50 81 2,62 1,08 0,92

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 2,00 1,50 1,02

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 6,69 3,71 3,01

Toplam: 286 92 47 80,35 28 61,47 50,38 55,87

Matematik EBDCEbCAEDACDdaAACDAbBcB  ACcCbDBEBeaCEA

Cevap Anahtarı B EBDCECCAEDACDEBAACDADBDBBAACECADBEBBCCEA

Fen Bilimleri db CCADABb EBCCBeEEADBcCCBDEBeAeBeCEEeDD

Cevap Anahtarı B BADCCADABEDEBCCBDEEADBACCBDEBDABBDCEEADD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 2 2 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Sinir Doku 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Tiroit Bezi 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
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