
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401 35 89 89 1672

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,6 12,1 19,60 10,0 5,1 8,74 14,3 4,0 13,25 4,7 3,5 3,76 6,6 4,6 5,47 3,5 2,3 2,96 15,9 3,8 14,97 10,4 5,9 8,90 88,1 41,3 77,65 188,610 249,340 217,710

Okul Ortalaması 20,0 13,0 16,86 9,0 5,0 7,83 10,0 4,0 8,97 4,0 3,0 3,01 10,4 6,5 8,76 5,9 3,3 5,06 9,9 3,7 8,98 5,4 4,9 4,15 74,6 43,5 63,62 195,080 208,530 201,120

KATILIMLAR

1 57 BATU ÖTGEN 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 35 5 33,75 36 4 35,00 4 0 4,00 118 34 109,42 362,282 1 1 182,725 24 1374 266,374 4 254

2 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 31 8 29,00 17 2 16,50 9 3 8,25 100 38 90,42 291,565 2 55 194,710 20 1221 263,274 5 275

3 0 ERDOĞAN CAN MADAK 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 18 8 16,00 25 9 22,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 90 46 78,42 272,302 3 92 179,990 25 1427 207,839 11 925

4 145 AFRA NUR KORKMAZ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 25 4 24,00 9 4 8,00 10 5 8,75 87 38 77,42 249,385 4 165 196,120 19 1202 248,394 7 410

5 0 ESMA NUR KAYA -M 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 14 11 11,25 20 12 17,00 0 1 -0,25 77 49 64,67 237,090 5 207 170,740 34 1536 183,046 20 1250

6 0 SALİH ÖL EZ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 28 7 26,25 14 2 13,50 85 34 76,42 232,642 6 224 209,515 14 1057 268,519 3 240

7 2 FERHAT OKÇU 12B 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 24 11 21,25 11 9 8,75 25 11 22,25 103 56 88,92 218,147 7 330 257,725 5 660 172,846 26 1384

8 0 YAREN ÇAKIR   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 12 12 9,00 12 5 10,75 67 42 56,42 212,145 8 389 171,445 30 1519 176,681 23 1334

9 0 DİLAY SEZGİN   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 21 7 19,25 27 4 26,00 91 36 81,92 211,577 9 394 244,765 8 754 281,431 2 168

10 86 KARTAL DURMAZ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 22 12 19,00 22 15 18,25 87 52 73,92 211,017 10 403 222,910 11 912 259,336 6 303

11 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 22 12 19,00 33 5 31,75 98 42 87,42 210,892 11 406 260,980 4 636 296,719 1 96

12 0 ŞEYMA DENİZ 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 9 17 4,75 14 9 11,75 1 0 1,00 67 51 54,17 205,345 12 465 174,265 28 1484 166,211 29 1457

13 88 SUDE ÇİLİNGİR   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 19 10 16,50 15 7 13,25 77 42 66,42 203,415 13 491 208,810 16 1065 237,569 8 557

14 150 ROJİN KESKİN 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 18 9 15,75 6 7 4,25 67 41 56,67 200,887 14 522 183,430 23 1360 209,916 10 899

15 113 SEHER KART   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 10 17 5,75 11 9 8,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 66 53 52,67 197,125 15 575 175,760 27 1478 171,559 28 1394

16 0 TUNA ÖNEM   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 17 11 14,25 4 4 3,00 64 40 53,92 196,120 16 587 179,905 26 1428 201,486 13 1008

17 51 FAHRETTİN EFE 12B 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 5 0 5,00 9 2 8,50 12 2 11,50 13 9 10,75 82 38 72,42 193,230 17 635 235,545 9 823 195,791 16 1089

18 154 ESRA ACAR -M 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 14 25 7,75 10 25 3,75 0 2 -0,50 67 77 47,67 189,095 18 687 170,035 35 1542 172,236 27 1389

19 0 EMİRHAN EREN   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 11 6 9,50 6 3 5,25 10 8 8,00 70 42 59,42 182,347 19 772 208,795 17 1066 193,484 17 1118

20 0 SELEN POTUR 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 10 8 8,00 4 10 1,50 6 2 5,50 63 45 51,67 182,005 20 781 186,955 22 1309 189,099 18 1174

21 0 YİĞİT   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 7 8 5,00 4 7 2,25 54 40 43,92 174,697 21 894 171,445 30 1519 164,129 30 1475

22 0 SUDE DEMİRBAŞ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 3 4 2,00 5 3 4,25 1 0 1,00 52 32 43,92 171,377 22 944 174,265 28 1484 157,329 33 1541

23 54 SELİN KAYA 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 2 1 1,75 3 0 3,00 20 10 17,50 14 16 10,00 82 52 68,92 166,747 23 997 249,495 6 712 202,666 12 989

24 0 IRMAK KILI 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 5 13 1,75 2 3 1,25 50 41 39,67 162,192 24 1078 171,445 30 1519 154,114 34 1559

25 50 MEHMET EREN GÜNGÖR   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 3 4 2,00 8 6 6,50 9 9 6,75 63 44 51,92 159,385 25 1133 209,035 15 1060 173,184 25 1381

26 58 MERVE OKTAY 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 3 10 0,50 1 1 0,75 47 36 37,92 157,550 26 1150 171,445 30 1519 150,151 35 1582

27 0 UĞUR GÜLEN 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 29 4 28,00 22 16 18,00 94 45 82,67 153,015 27 1238 300,165 1 427 226,361 9 712

28 0 ALPEREN DEMİR 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 20 7 18,25 20 13 16,75 83 45 71,67 153,015 27 1238 269,080 3 590 199,256 14 1031

29 0 ARDA BURAK KOÇ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 19 4 18,00 20 15 16,25 82 44 70,92 153,015 27 1238 269,130 2 589 198,561 15 1046

30 0 UFUKHAN SOYTAŞ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 13 5 11,75 17 11 14,25 73 41 62,67 153,015 27 1238 245,525 7 746 181,186 21 1274
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401 35 89 89 1672

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,6 12,1 19,60 10,0 5,1 8,74 14,3 4,0 13,25 4,7 3,5 3,76 6,6 4,6 5,47 3,5 2,3 2,96 15,9 3,8 14,97 10,4 5,9 8,90 88,1 41,3 77,65 188,610 249,340 217,710

Okul Ortalaması 20,0 13,0 16,86 9,0 5,0 7,83 10,0 4,0 8,97 4,0 3,0 3,01 10,4 6,5 8,76 5,9 3,3 5,06 9,9 3,7 8,98 5,4 4,9 4,15 74,6 43,5 63,62 195,080 208,530 201,120

KATILIMLAR

31 127 NERGİS ALIM 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 16 8 14,00 12 18 7,50 71 51 58,17 153,015 27 1238 232,540 10 841 187,441 19 1190

32 139 AZRA ÇAKMAK   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 13 5 11,75 9 21 3,75 65 51 52,17 153,015 27 1238 216,430 12 978 181,186 21 1274

33 0 ECE DİNÇER -M 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 10 1 9,75 5 5 3,75 58 31 50,17 153,015 27 1238 210,140 13 1051 175,626 24 1351

34 121 EREN ATASOY 12A 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 6 3 5,25 7 5 5,75 56 33 47,67 153,015 27 1238 201,940 18 1142 163,116 31 1488

35 0 EMİRHAN UYGUR   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 6 3 5,25 5 12 2,00 54 40 43,92 153,015 27 1238 191,360 21 1248 163,116 31 1488
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401 35 89 89 1672

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,6 12,1 19,60 10,0 5,1 8,74 14,3 4,0 13,25 4,7 3,5 3,76 6,6 4,6 5,47 3,5 2,3 2,96 15,9 3,8 14,97 10,4 5,9 8,90 88,1 41,3 77,65 188,610 249,340 217,710

Okul Ortalaması 20,0 13,0 16,86 9,0 5,0 7,83 10,0 4,0 8,97 4,0 3,0 3,01 10,4 6,5 8,76 5,9 3,3 5,06 9,9 3,7 8,98 5,4 4,9 4,15 74,6 43,5 63,62 195,080 208,530 201,120

KATILIMLAR

1 0 UĞUR GÜLEN 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 29 4 28,00 22 16 18,00 94 45 82,67 153,015 27 1238 300,165 1 427 226,361 9 712

2 0 ARDA BURAK KOÇ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 19 4 18,00 20 15 16,25 82 44 70,92 153,015 27 1238 269,130 2 589 198,561 15 1046

3 0 ALPEREN DEMİR 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 20 7 18,25 20 13 16,75 83 45 71,67 153,015 27 1238 269,080 3 590 199,256 14 1031

4 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 22 12 19,00 33 5 31,75 98 42 87,42 210,892 11 406 260,980 4 636 296,719 1 96

5 2 FERHAT OKÇU 12B 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 24 11 21,25 11 9 8,75 25 11 22,25 103 56 88,92 218,147 7 330 257,725 5 660 172,846 26 1384

6 54 SELİN KAYA 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 2 1 1,75 3 0 3,00 20 10 17,50 14 16 10,00 82 52 68,92 166,747 23 997 249,495 6 712 202,666 12 989

7 0 UFUKHAN SOYTAŞ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 13 5 11,75 17 11 14,25 73 41 62,67 153,015 27 1238 245,525 7 746 181,186 21 1274

8 0 DİLAY SEZGİN   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 21 7 19,25 27 4 26,00 91 36 81,92 211,577 9 394 244,765 8 754 281,431 2 168

9 51 FAHRETTİN EFE 12B 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 5 0 5,00 9 2 8,50 12 2 11,50 13 9 10,75 82 38 72,42 193,230 17 635 235,545 9 823 195,791 16 1089

10 127 NERGİS ALIM 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 16 8 14,00 12 18 7,50 71 51 58,17 153,015 27 1238 232,540 10 841 187,441 19 1190

11 86 KARTAL DURMAZ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 22 12 19,00 22 15 18,25 87 52 73,92 211,017 10 403 222,910 11 912 259,336 6 303

12 139 AZRA ÇAKMAK   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 13 5 11,75 9 21 3,75 65 51 52,17 153,015 27 1238 216,430 12 978 181,186 21 1274

13 0 ECE DİNÇER -M 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 10 1 9,75 5 5 3,75 58 31 50,17 153,015 27 1238 210,140 13 1051 175,626 24 1351

14 0 SALİH ÖL EZ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 28 7 26,25 14 2 13,50 85 34 76,42 232,642 6 224 209,515 14 1057 268,519 3 240

15 50 MEHMET EREN GÜNGÖR   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 3 4 2,00 8 6 6,50 9 9 6,75 63 44 51,92 159,385 25 1133 209,035 15 1060 173,184 25 1381

16 88 SUDE ÇİLİNGİR   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 19 10 16,50 15 7 13,25 77 42 66,42 203,415 13 491 208,810 16 1065 237,569 8 557

17 0 EMİRHAN EREN   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 11 6 9,50 6 3 5,25 10 8 8,00 70 42 59,42 182,347 19 772 208,795 17 1066 193,484 17 1118

18 121 EREN ATASOY 12A 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 6 3 5,25 7 5 5,75 56 33 47,67 153,015 27 1238 201,940 18 1142 163,116 31 1488

19 145 AFRA NUR KORKMAZ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 25 4 24,00 9 4 8,00 10 5 8,75 87 38 77,42 249,385 4 165 196,120 19 1202 248,394 7 410

20 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 31 8 29,00 17 2 16,50 9 3 8,25 100 38 90,42 291,565 2 55 194,710 20 1221 263,274 5 275

21 0 EMİRHAN UYGUR   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 6 3 5,25 5 12 2,00 54 40 43,92 153,015 27 1238 191,360 21 1248 163,116 31 1488

22 0 SELEN POTUR 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 10 8 8,00 4 10 1,50 6 2 5,50 63 45 51,67 182,005 20 781 186,955 22 1309 189,099 18 1174

23 150 ROJİN KESKİN 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 18 9 15,75 6 7 4,25 67 41 56,67 200,887 14 522 183,430 23 1360 209,916 10 899

24 57 BATU ÖTGEN 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 35 5 33,75 36 4 35,00 4 0 4,00 118 34 109,42 362,282 1 1 182,725 24 1374 266,374 4 254

25 0 ERDOĞAN CAN MADAK 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 18 8 16,00 25 9 22,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 90 46 78,42 272,302 3 92 179,990 25 1427 207,839 11 925

26 0 TUNA ÖNEM   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 17 11 14,25 4 4 3,00 64 40 53,92 196,120 16 587 179,905 26 1428 201,486 13 1008

27 113 SEHER KART   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 10 17 5,75 11 9 8,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 66 53 52,67 197,125 15 575 175,760 27 1478 171,559 28 1394

28 0 ŞEYMA DENİZ 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 9 17 4,75 14 9 11,75 1 0 1,00 67 51 54,17 205,345 12 465 174,265 28 1484 166,211 29 1457

29 0 SUDE DEMİRBAŞ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 3 4 2,00 5 3 4,25 1 0 1,00 52 32 43,92 171,377 22 944 174,265 28 1484 157,329 33 1541

30 0 YAREN ÇAKIR   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 12 12 9,00 12 5 10,75 67 42 56,42 212,145 8 389 171,445 30 1519 176,681 23 1334
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401 35 89 89 1672

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,6 12,1 19,60 10,0 5,1 8,74 14,3 4,0 13,25 4,7 3,5 3,76 6,6 4,6 5,47 3,5 2,3 2,96 15,9 3,8 14,97 10,4 5,9 8,90 88,1 41,3 77,65 188,610 249,340 217,710

Okul Ortalaması 20,0 13,0 16,86 9,0 5,0 7,83 10,0 4,0 8,97 4,0 3,0 3,01 10,4 6,5 8,76 5,9 3,3 5,06 9,9 3,7 8,98 5,4 4,9 4,15 74,6 43,5 63,62 195,080 208,530 201,120

KATILIMLAR

31 0 YİĞİT   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 7 8 5,00 4 7 2,25 54 40 43,92 174,697 21 894 171,445 30 1519 164,129 30 1475

32 0 IRMAK KILI 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 5 13 1,75 2 3 1,25 50 41 39,67 162,192 24 1078 171,445 30 1519 154,114 34 1559

33 58 MERVE OKTAY 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 3 10 0,50 1 1 0,75 47 36 37,92 157,550 26 1150 171,445 30 1519 150,151 35 1582

34 0 ESMA NUR KAYA -M 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 14 11 11,25 20 12 17,00 0 1 -0,25 77 49 64,67 237,090 5 207 170,740 34 1536 183,046 20 1250

35 154 ESRA ACAR -M 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 14 25 7,75 10 25 3,75 0 2 -0,50 67 77 47,67 189,095 18 687 170,035 35 1542 172,236 27 1389
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401 35 89 89 1672

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,6 12,1 19,60 10,0 5,1 8,74 14,3 4,0 13,25 4,7 3,5 3,76 6,6 4,6 5,47 3,5 2,3 2,96 15,9 3,8 14,97 10,4 5,9 8,90 88,1 41,3 77,65 188,610 249,340 217,710

Okul Ortalaması 20,0 13,0 16,86 9,0 5,0 7,83 10,0 4,0 8,97 4,0 3,0 3,01 10,4 6,5 8,76 5,9 3,3 5,06 9,9 3,7 8,98 5,4 4,9 4,15 74,6 43,5 63,62 195,080 208,530 201,120

KATILIMLAR

1 59 ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 22 12 19,00 33 5 31,75 98 42 87,42 210,892 11 406 260,980 4 636 296,719 1 96

2 0 DİLAY SEZGİN   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 21 7 19,25 27 4 26,00 91 36 81,92 211,577 9 394 244,765 8 754 281,431 2 168

3 0 SALİH ÖL EZ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 28 7 26,25 14 2 13,50 85 34 76,42 232,642 6 224 209,515 14 1057 268,519 3 240

4 57 BATU ÖTGEN 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 35 5 33,75 36 4 35,00 4 0 4,00 118 34 109,42 362,282 1 1 182,725 24 1374 266,374 4 254

5 60 EYLÜL GÜNDÜZ 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 31 8 29,00 17 2 16,50 9 3 8,25 100 38 90,42 291,565 2 55 194,710 20 1221 263,274 5 275

6 86 KARTAL DURMAZ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 22 12 19,00 22 15 18,25 87 52 73,92 211,017 10 403 222,910 11 912 259,336 6 303

7 145 AFRA NUR KORKMAZ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 25 4 24,00 9 4 8,00 10 5 8,75 87 38 77,42 249,385 4 165 196,120 19 1202 248,394 7 410

8 88 SUDE ÇİLİNGİR   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 19 10 16,50 15 7 13,25 77 42 66,42 203,415 13 491 208,810 16 1065 237,569 8 557

9 0 UĞUR GÜLEN 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 29 4 28,00 22 16 18,00 94 45 82,67 153,015 27 1238 300,165 1 427 226,361 9 712

10 150 ROJİN KESKİN 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 18 9 15,75 6 7 4,25 67 41 56,67 200,887 14 522 183,430 23 1360 209,916 10 899

11 0 ERDOĞAN CAN MADAK 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 18 8 16,00 25 9 22,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 90 46 78,42 272,302 3 92 179,990 25 1427 207,839 11 925

12 54 SELİN KAYA 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 2 1 1,75 3 0 3,00 20 10 17,50 14 16 10,00 82 52 68,92 166,747 23 997 249,495 6 712 202,666 12 989

13 0 TUNA ÖNEM   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 17 11 14,25 4 4 3,00 64 40 53,92 196,120 16 587 179,905 26 1428 201,486 13 1008

14 0 ALPEREN DEMİR 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 20 7 18,25 20 13 16,75 83 45 71,67 153,015 27 1238 269,080 3 590 199,256 14 1031

15 0 ARDA BURAK KOÇ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 19 4 18,00 20 15 16,25 82 44 70,92 153,015 27 1238 269,130 2 589 198,561 15 1046

16 51 FAHRETTİN EFE 12B 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 5 0 5,00 9 2 8,50 12 2 11,50 13 9 10,75 82 38 72,42 193,230 17 635 235,545 9 823 195,791 16 1089

17 0 EMİRHAN EREN   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 11 6 9,50 6 3 5,25 10 8 8,00 70 42 59,42 182,347 19 772 208,795 17 1066 193,484 17 1118

18 0 SELEN POTUR 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 10 8 8,00 4 10 1,50 6 2 5,50 63 45 51,67 182,005 20 781 186,955 22 1309 189,099 18 1174

19 127 NERGİS ALIM 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 16 8 14,00 12 18 7,50 71 51 58,17 153,015 27 1238 232,540 10 841 187,441 19 1190

20 0 ESMA NUR KAYA -M 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 14 11 11,25 20 12 17,00 0 1 -0,25 77 49 64,67 237,090 5 207 170,740 34 1536 183,046 20 1250

21 0 UFUKHAN SOYTAŞ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 13 5 11,75 17 11 14,25 73 41 62,67 153,015 27 1238 245,525 7 746 181,186 21 1274

22 139 AZRA ÇAKMAK   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 13 5 11,75 9 21 3,75 65 51 52,17 153,015 27 1238 216,430 12 978 181,186 21 1274

23 0 YAREN ÇAKIR   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 12 12 9,00 12 5 10,75 67 42 56,42 212,145 8 389 171,445 30 1519 176,681 23 1334

24 0 ECE DİNÇER -M 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 10 1 9,75 5 5 3,75 58 31 50,17 153,015 27 1238 210,140 13 1051 175,626 24 1351

25 50 MEHMET EREN GÜNGÖR   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 3 4 2,00 8 6 6,50 9 9 6,75 63 44 51,92 159,385 25 1133 209,035 15 1060 173,184 25 1381

26 2 FERHAT OKÇU 12B 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 24 11 21,25 11 9 8,75 25 11 22,25 103 56 88,92 218,147 7 330 257,725 5 660 172,846 26 1384

27 154 ESRA ACAR -M 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 14 25 7,75 10 25 3,75 0 2 -0,50 67 77 47,67 189,095 18 687 170,035 35 1542 172,236 27 1389

28 113 SEHER KART   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 10 17 5,75 11 9 8,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 66 53 52,67 197,125 15 575 175,760 27 1478 171,559 28 1394

29 0 ŞEYMA DENİZ 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 9 17 4,75 14 9 11,75 1 0 1,00 67 51 54,17 205,345 12 465 174,265 28 1484 166,211 29 1457

30 0 YİĞİT   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 7 8 5,00 4 7 2,25 54 40 43,92 174,697 21 894 171,445 30 1519 164,129 30 1475
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401 35 89 89 1672

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,6 12,1 19,60 10,0 5,1 8,74 14,3 4,0 13,25 4,7 3,5 3,76 6,6 4,6 5,47 3,5 2,3 2,96 15,9 3,8 14,97 10,4 5,9 8,90 88,1 41,3 77,65 188,610 249,340 217,710

Okul Ortalaması 20,0 13,0 16,86 9,0 5,0 7,83 10,0 4,0 8,97 4,0 3,0 3,01 10,4 6,5 8,76 5,9 3,3 5,06 9,9 3,7 8,98 5,4 4,9 4,15 74,6 43,5 63,62 195,080 208,530 201,120

KATILIMLAR

31 121 EREN ATASOY 12A 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 6 3 5,25 7 5 5,75 56 33 47,67 153,015 27 1238 201,940 18 1142 163,116 31 1488

32 0 EMİRHAN UYGUR   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 6 3 5,25 5 12 2,00 54 40 43,92 153,015 27 1238 191,360 21 1248 163,116 31 1488

33 0 SUDE DEMİRBAŞ   20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 3 4 2,00 5 3 4,25 1 0 1,00 52 32 43,92 171,377 22 944 174,265 28 1484 157,329 33 1541

34 0 IRMAK KILI 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 5 13 1,75 2 3 1,25 50 41 39,67 162,192 24 1078 171,445 30 1519 154,114 34 1559

35 58 MERVE OKTAY 12 20 13 16,86 9 5 7,83 10 4 8,97 4 3 3,01 3 10 0,50 1 1 0,75 47 36 37,92 157,550 26 1150 171,445 30 1519 150,151 35 1582
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SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA NUR KORKMAZ 145   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
249,385 188,610 1 4 8 8 165

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
196,120 249,340 10 19 53 53 1202

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
248,394 217,710 4 7 22 22 410

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,81 1,44 1,17

Edebiyat 18 11 2 10,50 58 4,41 3,87 2,05

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 1,75 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,56 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 4 24,00 60 9,53 8,76 5,47

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,41 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 1,27 2,16 1,09

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,02 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,36 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 9 4 8,00 17 2,12 5,06 2,96

Matematik-2 40 10 5 8,75 22 9,00 8,98 14,97

Toplam: 286 87 39 77,42 27 60,50 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 BCEDCDcAEBCDBA aDB  A  CE D B E  eDDAE b

Cevap Anahtarı A BCEDCDEAEBCDBAACDBDEABDCEDDABCEBCDDDAEBC

Sosyal-2            CBDA c eEAb             CE Ca      

Cevap Anahtarı A EDBCAEBCDADCBDAEBCDEADDEBCADECAECBBCECCBBACEDB

Matematik DABDa DcE C e  E  cAA    a              

Cevap Anahtarı A DABDCCDEEDCEBBBEACEAAABCDEECADBADEEDBBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BURAK KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,015 188,610 13 27 78 78 1238

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
269,130 249,340 1 2 18 18 589

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
198,561 217,710 7 15 45 45 1046

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Matematik-2 40 19 4 18,00 45 9,00 8,98 14,97

Fizik 14 5 6 3,50 25 0,91 1,44 3,07

Kimya 13 9 4 8,00 62 0,91 1,28 3,09

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 1,36 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 20 15 16,25 41 3,17 4,15 8,90

Toplam: 286 82 45 70,92 25 60,50 63,62 77,65

Matematik aABaC DEEDCbB BEAbEA    D   A      D BD 

Cevap Anahtarı A DABDCCDEEDCEBBBEACEAAABCDEECADBADEEDBBDE

Fen Bilimleri eddBAdc C  eDEEADEBCBcddeDCeC DAEeBEde d

Cevap Anahtarı A DECBAEBECAACDEEADEBCBDCBADCBCCDAEDBECBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÇAKMAK 139   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,015 188,610 13 27 78 78 1238

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
216,430 249,340 5 12 38 38 978

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
181,186 217,710 9 21 62 62 1274

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Matematik-2 40 13 5 11,75 29 9,00 8,98 14,97

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 0,91 1,44 3,07

Kimya 13 3 6 1,50 12 0,91 1,28 3,09

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 1,36 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 9 21 3,75 9 3,17 4,15 8,90

Toplam: 286 65 52 52,17 18 60,50 63,62 77,65

Matematik BaCDAEE DE  dbA  A E eA        De       

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Fen Bilimleri Bd a ecb  ee   e BE Ddbe cbBeacdDeEAAded

Cevap Anahtarı B BCEDEBEAAACDECCBABEEDBCACDDBBCDCDAEAAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY SEZGİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,577 188,610 4 9 26 26 394

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
244,765 249,340 3 8 29 29 754

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
281,431 217,710 1 2 10 10 168

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,81 1,44 1,17

Edebiyat 18 7 3 6,25 35 4,41 3,87 2,05

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,75 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 1,56 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 19,25 48 9,53 8,76 5,47

Matematik-2 40 27 4 26,00 65 9,00 8,98 14,97

Toplam: 286 91 37 81,92 29 60,50 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 BaEcCDbAE  DaA C a    DCEDDdB E b DDAE C

Cevap Anahtarı A BCEDCDEAEBCDBAACDBDEABDCEDDABCEBCDDDAEBC

Matematik DABDCCDEEDCEBaBEAacAAb CD E ADB    DBB  

Cevap Anahtarı A DABDCCDEEDCEBBBEACEAAABCDEECADBADEEDBBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Üstel Fonksiyon 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN EREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,347 188,610 9 19 49 49 772

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
208,795 249,340 9 17 46 46 1066

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
193,484 217,710 8 17 50 50 1118

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 1 1 0,75 13 1,81 1,44 1,17

Edebiyat 18 4 4 3,00 17 4,41 3,87 2,05

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 1,75 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,56 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 6 9,50 24 9,53 8,76 5,47

Matematik-2 40 6 3 5,25 13 9,00 8,98 14,97

Fizik 14 4 3 3,25 23 0,91 1,44 3,07

Kimya 13 2 2 1,50 12 0,91 1,28 3,09

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 1,36 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 10 8 8,00 20 3,17 4,15 8,90

Toplam: 286 70 43 59,42 21 60,50 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 B c     E  aBA Cb b c   E D B EeC D     

Cevap Anahtarı A BCEDCDEAEBCDBAACDBDEABDCEDDABCEBCDDDAEBC

Matematik DAB e Daa C        A                    

Cevap Anahtarı A DABDCCDEEDCEBBBEACEAAABCDEECADBADEEDBBDE

Fen Bilimleri   CBAde e    E  D      de Cd  bAED d   A

Cevap Anahtarı A DECBAEBECAACDEEADEBCBDCBADCBCCDAEDBECBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 0 50
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN UYGUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,015 188,610 13 27 78 78 1238

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
191,360 249,340 11 21 57 57 1248

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
163,116 217,710 15 31 79 79 1488

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Matematik-2 40 6 3 5,25 13 9,00 8,98 14,97

Fizik 14 3 6 1,50 11 0,91 1,44 3,07

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,91 1,28 3,09

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 1,36 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 5 12 2,00 5 3,17 4,15 8,90

Toplam: 286 54 41 43,92 15 60,50 63,62 77,65

Matematik eDb A E D   C  a                     D  

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Fen Bilimleri Bd aEd    bDad      D      B a bcede    

Cevap Anahtarı B BCEDEBEAAACDECCBABEEDBCACDDBBCDCDAEAAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KARTAL DURMAZ 86   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,017 188,610 5 10 28 28 403

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
222,910 249,340 4 11 36 36 912

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
259,336 217,710 3 6 15 15 303

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,81 1,44 1,17

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 4,41 3,87 2,05

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,75 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,56 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 19,00 48 9,53 8,76 5,47

Matematik-2 40 22 15 18,25 46 9,00 8,98 14,97

Toplam: 286 87 53 73,92 26 60,50 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 EDBCcACaCDEBACBAD  abe  CdBeEaB eEbd DEe

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Matematik BDCDAEECDbBaCEAadAeE CAdEbbcdAAbDc edc B

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Üstel Fonksiyon 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EREN GÜNGÖR 50   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,385 188,610 12 25 73 73 1133

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
209,035 249,340 7 15 43 43 1060

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
173,184 217,710 12 25 69 69 1381

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,81 1,44 1,17

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 4,41 3,87 2,05

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,75 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 1,56 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 4 2,00 5 9,53 8,76 5,47

Matematik-2 40 8 6 6,50 16 9,00 8,98 14,97

Fizik 14 4 5 2,75 20 0,91 1,44 3,07

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,91 1,28 3,09

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 1,36 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 9 9 6,75 17 3,17 4,15 8,90

Toplam: 286 63 45 51,92 18 60,50 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1                           BDdaB e      e

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Matematik  DdDAaE Db aC    A          B  a       d

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Fen Bilimleri dC DcedA b D         c     B Ca  AEbA e 

Cevap Anahtarı B BCEDEBEAAACDECCBABEEDBCACDDBBCDCDAEAAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ÖL EZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
232,642 188,610 2 6 12 12 224

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
209,515 249,340 6 14 42 42 1057

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
268,519 217,710 2 3 12 12 240

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,81 1,44 1,17

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 4,41 3,87 2,05

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,75 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,56 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 7 26,25 66 9,53 8,76 5,47

Matematik-2 40 14 2 13,50 34 9,00 8,98 14,97

Toplam: 286 85 35 76,42 27 60,50 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 BCEDCDEAaBCDBAAeDBD Ac CE Dc aEcC DDAEcC

Cevap Anahtarı A BCEDCDEAEBCDBAACDBDEABDCEDDABCEBCDDDAEBC

Matematik DABaC DEaDCE  BEA  A   C                

Cevap Anahtarı A DABDCCDEEDCEBBBEACEAAABCDEECADBADEEDBBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KART 113   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,125 188,610 7 15 35 35 575

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
175,760 249,340 13 27 72 72 1478

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
171,559 217,710 13 28 73 73 1394

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 0 3 -0,75 -13 1,81 1,44 1,17

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 4,41 3,87 2,05

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,75 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,56 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 17 5,75 14 9,53 8,76 5,47

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 0,41 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 6 1 5,75 52 1,27 2,16 1,09

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,02 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,08 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 0,36 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 11 9 8,75 19 2,12 5,06 2,96

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 9,00 8,98 14,97

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,91 1,44 3,07

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,91 1,28 3,09

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,36 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 3,17 4,15 8,90

Toplam: 286 66 54 52,67 18 60,50 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 bc d  CD DaBba AD  B e  CdBacb a  dbceaD

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Sosyal-2 aCe a D Cb BBAd C  A Db   Ce  E   a    e      

Cevap Anahtarı B ECABEDDACDBBBAEDCDEACDEBDDCACAEBECCEBBCCABCDEB

Matematik   C         C    e                      

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Fen Bilimleri      c                                  

Cevap Anahtarı B BCEDEBEAAACDECCBABEEDBCACDDBBCDCDAEAAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇİLİNGİR 88   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,415 188,610 6 13 33 33 491

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
208,810 249,340 8 16 45 45 1065

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
237,569 217,710 5 8 24 24 557

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 3 2 2,50 42 1,81 1,44 1,17

Edebiyat 18 11 2 10,50 58 4,41 3,87 2,05

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,75 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 1,56 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 10 16,50 41 9,53 8,76 5,47

Matematik-2 40 15 7 13,25 33 9,00 8,98 14,97

Toplam: 286 77 43 66,42 23 60,50 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 cDBb ACDCDcBACBAD  e C    BeEac DEdb e D

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Matematik BDCDAcE DEBeCaAcBA    Ab  a   e D       

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Üstel Fonksiyon 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DEMİRBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,377 188,610 11 22 54 54 944

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
174,265 249,340 14 28 73 73 1484

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
157,329 217,710 16 33 82 82 1541

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 1,81 1,44 1,17

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 4,41 3,87 2,05

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 1,75 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,56 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 4 2,00 5 9,53 8,76 5,47

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,41 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 1,27 2,16 1,09

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,02 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,36 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 5 3 4,25 9 2,12 5,06 2,96

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 9,00 8,98 14,97

Toplam: 286 52 33 43,92 15 60,50 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1   a          a             b      AC D e

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Sosyal-2            B eEDC c d                 C       

Cevap Anahtarı B ECABEDDACDBBBAEDCDEACDEBDDCACAEBECCEBBCCABCDEB

Matematik                  A                      

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 1 0 50
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ÖNEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,120 188,610 8 16 37 37 587

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
179,905 249,340 12 26 69 69 1428

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
201,486 217,710 6 13 43 43 1008

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,81 1,44 1,17

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 4,41 3,87 2,05

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 1,75 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,56 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 11 14,25 36 9,53 8,76 5,47

Matematik-2 40 4 4 3,00 8 9,00 8,98 14,97

Toplam: 286 64 41 53,92 19 60,50 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 BCbcCDE E  bBAba     c CE edB E beDDdEBC

Cevap Anahtarı A BCEDCDEAEBCDBAACDBDEABDCEDDABCEBCDDDAEBC

Matematik DA  C Dda b              c              

Cevap Anahtarı A DABDCCDEEDCEBBBEACEAAABCDEECADBADEEDBBDE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UFUKHAN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,015 188,610 13 27 78 78 1238

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
245,525 249,340 2 7 27 27 746

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
181,186 217,710 9 21 62 62 1274

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Matematik-2 40 13 5 11,75 29 9,00 8,98 14,97

Fizik 14 5 2 4,50 32 0,91 1,44 3,07

Kimya 13 4 5 2,75 21 0,91 1,28 3,09

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 1,36 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 3,17 4,15 8,90

Toplam: 286 73 42 62,67 22 60,50 63,62 77,65

Matematik BaCDA E DbB Ca   e      cD   A  D    DB 

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Fen Bilimleri da D BEA  C    c ccE BC daDBcCD DAEbAdBd

Cevap Anahtarı B BCEDEBEAAACDECCBABEEDBCACDDBBCDCDAEAAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,145 188,610 3 8 25 25 389

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
171,445 249,340 15 30 76 76 1519

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
176,681 217,710 11 23 65 65 1334

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 2 1 1,75 29 1,81 1,44 1,17

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 4,41 3,87 2,05

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 1,75 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,56 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 12 9,00 23 9,53 8,76 5,47

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 0,41 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 1,27 2,16 1,09

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,02 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,36 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 12 5 10,75 23 2,12 5,06 2,96

Toplam: 286 67 43 56,42 20 60,50 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1  D bE CDC daACBea    C   eB   c bbAC aae

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Sosyal-2  CA E c  D BdAED  Eb e             Ea CC      

Cevap Anahtarı B ECABEDDACDBBBAEDCDEACDEBDDCACAEBECCEBBCCABCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,697 188,610 10 21 52 52 894

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
171,445 249,340 15 30 76 76 1519

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
164,129 217,710 14 30 77 77 1475

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 16 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,81 1,44 1,17

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 4,41 3,87 2,05

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 1,75 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,56 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 8 5,00 13 9,53 8,76 5,47

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,41 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 1,27 2,16 1,09

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,08 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 4 7 2,25 5 2,12 5,06 2,96

Toplam: 286 54 41 43,92 15 60,50 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 EDabb    bc ACdA     C        c   A  b  

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Sosyal-2   A  e           DE d      ea  Bbe  a         

Cevap Anahtarı B ECABEDDACDBBBAEDCDEACDEBDDCACAEBECCEBBCCABCDEB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE DİNÇER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,015 188,610 3 27 78 78 1238

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
210,140 249,340 1 13 41 41 1051

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
175,626 217,710 2 24 67 67 1351

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 3 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Matematik-2 40 10 1 9,75 24 3,00 8,98 14,97

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,25 1,44 3,07

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,08 1,28 3,09

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 1,08 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 5 5 3,75 9 1,25 4,15 8,90

Toplam: 286 58 32 50,17 18 54,17 63,62 77,65

Matematik BDCDA aCD B C         A                 

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Fen Bilimleri        A  a          e     B C    dAdEe 

Cevap Anahtarı B BCEDEBEAAACDECCBABEEDBCACDDBBCDCDAEAAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR KAYA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
237,090 188,610 1 5 11 11 207

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
170,740 249,340 2 34 80 80 1536

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
183,046 217,710 1 20 58 58 1250

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 3 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 3 1 2,75 46 1,25 1,44 1,17

Edebiyat 18 5 7 3,25 18 2,17 3,87 2,05

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 2,17 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,75 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 11 11,25 28 6,33 8,76 5,47

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 1,33 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 2,33 2,16 1,09

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,50 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,50 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,33 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 3 1 2,75 46 0,92 0,08 0,05

Sosyal-2 46 20 12 17,00 37 6,92 5,06 2,96

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 3,00 8,98 14,97

Toplam: 286 77 50 64,67 23 54,17 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1  DBdE baCDc eC  D bB a c AB c   e AC DEe

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Sosyal-2 c        DeaBAEDCeEAabEeD ee bEBcC EB CCAB Db 

Cevap Anahtarı B ECABEDDACDBBBAEDCDEACDEBDDCACAEBECCEBBCCABCDEB

Matematik    b                                    

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ACAR 154 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,095 188,610 2 18 44 44 687

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
170,035 249,340 3 35 81 81 1542

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
172,236 217,710 3 27 72 72 1389

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 3 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,25 1,44 1,17

Edebiyat 18 6 11 3,25 18 2,17 3,87 2,05

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,17 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 0,75 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 25 7,75 19 6,33 8,76 5,47

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 1,33 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 3 8 1,00 9 2,33 2,16 1,09

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,50 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 0 4 -1,00 -17 0,50 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 0,00 0 1,33 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,92 0,08 0,05

Sosyal-2 46 10 25 3,75 8 6,92 5,06 2,96

Matematik-2 40 0 2 -0,50 -1 3,00 8,98 14,97

Toplam: 286 67 78 47,67 17 54,17 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 aDaeEbbDeDcB CcAebccDabcCeBbEeaCDEbbeacc

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Sosyal-2 cCABEecebcBBBAdcbacddcbce C   caad cedCd      

Cevap Anahtarı B ECABEDDACDBBBAEDCDEACDEBDDCACAEBECCEBBCCABCDEB

Matematik c         c                             

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 0 1 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN DEMİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,015 188,610 11 27 78 78 1238

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
269,080 249,340 2 3 19 19 590

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
199,256 217,710 8 14 44 44 1031

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 13 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Matematik-2 40 20 7 18,25 46 10,44 8,98 14,97

Fizik 14 9 3 8,25 59 1,63 1,44 3,07

Kimya 13 5 4 4,00 31 1,15 1,28 3,09

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 1,21 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 20 13 16,75 42 4,00 4,15 8,90

Toplam: 286 83 46 71,67 25 68,25 63,62 77,65

Matematik BDCDAEE DbeDCEABBAbE d     E Ad D   dc B

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Fen Bilimleri BCbD BEA baDEC c B EDdCAd eBeCDeD EAcded

Cevap Anahtarı B BCEDEBEAAACDECCBABEEDBCACDDBBCDCDAEAAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATU ÖTGEN 57 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
362,282 188,610 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
182,725 249,340 9 24 66 66 1374

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
266,374 217,710 2 4 13 13 254

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 13 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,35 1,44 1,17

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 4,50 3,87 2,05

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 2,42 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,75 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 33,75 84 10,02 8,76 5,47

Tarih-2 11 11 0 11,00 100 1,71 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 2,50 2,16 1,09

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,15 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,54 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 1,21 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 36 4 35,00 76 7,12 5,06 2,96

Matematik-2 40 4 0 4,00 10 10,44 8,98 14,97

Toplam: 286 118 35 109,42 38 68,25 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 EDBdEACaCDEBAaBADEDBDCABbABDEDBCDEAbBDED

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Sosyal-2 ECABEDDACDBBBAEDCDEACDEBacCACbEaECCEBBCC      

Cevap Anahtarı B ECABEDDACDBBBAEDCDEACDEBDDCACAEBECCEBBCCABCDEB

Matematik  D DA       C                           

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN ZEYNEP ÜLGÜT 59 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,892 188,610 4 11 29 29 406

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
260,980 249,340 3 4 22 22 636

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
296,719 217,710 1 1 6 6 96

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 13 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,35 1,44 1,17

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 4,50 3,87 2,05

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,42 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,75 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 19,00 48 10,02 8,76 5,47

Matematik-2 40 33 5 31,75 79 10,44 8,98 14,97

Toplam: 286 98 43 87,42 31 68,25 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 BbbDbaEAcBeDBAA  aD A DCE  eBeEcCDDeAEBb

Cevap Anahtarı A BCEDCDEAEBCDBAACDBDEABDCEDDABCEBCDDDAEBC

Matematik DABDCeDEEDdEBBBEA bAAA CDbECAbBADEEDBBDE

Cevap Anahtarı A DABDCCDEEDCEBBBEACEAAABCDEECADBADEEDBBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Şiir 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 2 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Üstel Fonksiyon 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDOĞAN CAN MADAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
272,302 188,610 3 3 6 6 92

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
179,990 249,340 10 25 68 68 1427

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
207,839 217,710 6 11 37 37 925

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 13 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,35 1,44 1,17

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 4,50 3,87 2,05

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,42 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,75 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 16,00 40 10,02 8,76 5,47

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 1,71 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 2,50 2,16 1,09

Felsefe 6 5 0 5,00 83 1,15 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,54 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,21 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 25 9 22,75 49 7,12 5,06 2,96

Matematik-2 40 4 3 3,25 8 10,44 8,98 14,97

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 1,63 1,44 3,07

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,15 1,28 3,09

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,21 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 4,00 4,15 8,90

Toplam: 286 90 47 78,42 27 68,25 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 BCEDCec E  b   Cc D    CEaD BbE b DeAEBC

Cevap Anahtarı A BCEDCDEAEBCDBAACDBDEABDCEDDABCEBCDDDAEBC

Sosyal-2 Eb C cBCDdD caAEBdDEADDEBCA Eab eBBCE CB      

Cevap Anahtarı A EDBCAEBCDADCBDAEBCDEADDEBCADECAECBBCECCBBACEDB

Matematik DABDb  d  b                             

Cevap Anahtarı A DABDCCDEEDCEBBBEACEAAABCDEECADBADEEDBBDE

Fen Bilimleri        c                                

Cevap Anahtarı A DECBAEBECAACDEEADEBCBDCBADCBCCDAEDBECBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Şiir 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜNDÜZ 60 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
291,565 188,610 2 2 5 5 55

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
194,710 249,340 6 20 54 54 1221

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
263,274 217,710 3 5 14 14 275

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 13 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,35 1,44 1,17

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 4,50 3,87 2,05

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 2,42 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,75 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 8 29,00 73 10,02 8,76 5,47

Tarih-2 11 7 1 6,75 61 1,71 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 2,50 2,16 1,09

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,15 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,54 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,21 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 17 2 16,50 36 7,12 5,06 2,96

Matematik-2 40 9 3 8,25 21 10,44 8,98 14,97

Toplam: 286 100 39 90,42 32 68,25 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 bDBbEACDeDEBbCBADEDabCA CABDEDcCDEACBDEb

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Sosyal-2 EC  ED ACDcBBAEDCDEACe                        

Cevap Anahtarı B ECABEDDACDBBBAEDCDEACDEBDDCACAEBECCEBBCCABCDEB

Matematik BDCDA E     e    A   C d      c        B

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KILI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,192 188,610 9 24 61 61 1078

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
171,445 249,340 12 30 76 76 1519

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
154,114 217,710 12 34 83 83 1559

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 13 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,35 1,44 1,17

Edebiyat 18 3 7 1,25 7 4,50 3,87 2,05

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,42 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,75 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 13 1,75 4 10,02 8,76 5,47

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 1,71 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 2,50 2,16 1,09

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,15 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,54 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,21 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 2 3 1,25 3 7,12 5,06 2,96

Toplam: 286 50 42 39,67 14 68,25 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 ccadbACD cd baB    d ec  d D            

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Sosyal-2 cC   b      B b                               

Cevap Anahtarı B ECABEDDACDBBBAEDCDEACDEBDDCACAEBECCEBBCCABCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE OKTAY 58 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,550 188,610 10 26 74 74 1150

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
171,445 249,340 12 30 76 76 1519

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
150,151 217,710 13 35 84 84 1582

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 13 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 0 3 -0,75 -13 1,35 1,44 1,17

Edebiyat 18 3 4 2,00 11 4,50 3,87 2,05

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,42 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 0 3 -0,75 -13 1,75 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 10 0,50 1 10,02 8,76 5,47

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,71 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,50 2,16 1,09

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,15 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,54 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,21 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 1 1 0,75 2 7,12 5,06 2,96

Toplam: 286 47 37 37,92 13 68,25 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 cea   C    Bba  cc     B          b  b e

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Sosyal-2                            Aa                 

Cevap Anahtarı B ECABEDDACDBBBAEDCDEACDEBDDCACAEBECCEBBCCABCDEB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİS ALIM 127 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,015 188,610 11 27 78 78 1238

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
232,540 249,340 5 10 31 31 841

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
187,441 217,710 10 19 54 54 1190

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 13 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Matematik-2 40 16 8 14,00 35 10,44 8,98 14,97

Fizik 14 4 7 2,25 16 1,63 1,44 3,07

Kimya 13 3 6 1,50 12 1,15 1,28 3,09

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 1,21 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 12 18 7,50 19 4,00 4,15 8,90

Toplam: 286 71 52 58,17 20 68,25 63,62 77,65

Matematik DAB C DEEDC    cA EbAdeC  c  bB   bDB  d

Cevap Anahtarı A DABDCCDEEDCEBBBEACEAAABCDEECADBADEEDBBDE

Fen Bilimleri e CdAa Edc dDb eedBecDaB    CeDAbcB bd A

Cevap Anahtarı A DECBAEBECAACDEEADEBCBDCBADCBCCDAEDBECBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 2 0
Üstel Fonksiyon 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN KESKİN 150 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,887 188,610 6 14 34 34 522

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
183,430 249,340 8 23 65 65 1360

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
209,916 217,710 5 10 36 36 899

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 13 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,35 1,44 1,17

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 4,50 3,87 2,05

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,42 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,75 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 9 15,75 39 10,02 8,76 5,47

Matematik-2 40 6 7 4,25 11 10,44 8,98 14,97

Toplam: 286 67 42 56,67 20 68,25 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 EDBbEACad E dCBA  D eC   dBD    eE bBDEb

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Matematik ecd  EE D   C    d   dA       c D    b  

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN POTUR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,005 188,610 7 20 50 50 781

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
186,955 249,340 7 22 62 62 1309

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
189,099 217,710 9 18 53 53 1174

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 13 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 1 3 0,25 4 1,35 1,44 1,17

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 4,50 3,87 2,05

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 2,42 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,75 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 8 8,00 20 10,02 8,76 5,47

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 1,71 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 1 6 -0,50 -5 2,50 2,16 1,09

Felsefe 6 1 1 0,75 13 1,15 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,54 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,21 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 4 10 1,50 3 7,12 5,06 2,96

Matematik-2 40 6 2 5,50 14 10,44 8,98 14,97

Toplam: 286 63 46 51,67 18 68,25 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 Bac b d EBCDB  a    A b E     E  e    Bb

Cevap Anahtarı A BCEDCDEAEBCDBAACDBDEABDCEDDABCEBCDDDAEBC

Sosyal-2 ab     d   acDeddd       Ce  C  C             

Cevap Anahtarı A EDBCAEBCDADCBDAEBCDEADDEBCADECAECBBCECCBBACEDB

Matematik DAB  e    Cc   E   A                    

Cevap Anahtarı A DABDCCDEEDCEBBBEACEAAABCDEECADBADEEDBBDE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Şiir 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KAYA 54 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,747 188,610 8 23 58 58 997

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
249,495 249,340 4 6 26 26 712

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
202,666 217,710 7 12 41 41 989

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 13 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 1,35 1,44 1,17

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 4,50 3,87 2,05

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,42 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,75 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 1 1,75 4 10,02 8,76 5,47

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,71 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,50 2,16 1,09

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,15 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,54 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,21 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 3 0 3,00 7 7,12 5,06 2,96

Matematik-2 40 20 10 17,50 44 10,44 8,98 14,97

Fizik 14 4 4 3,00 21 1,63 1,44 3,07

Kimya 13 4 5 2,75 21 1,15 1,28 3,09

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 1,21 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 14 16 10,00 25 4,00 4,15 8,90

Toplam: 286 82 53 68,92 24 68,25 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1   b        D A                          

Cevap Anahtarı A BCEDCDEAEBCDBAACDBDEABDCEDDABCEBCDDDAEBC

Sosyal-2                                   BCE         

Cevap Anahtarı A EDBCAEBCDADCBDAEBCDEADDEBCADECAECBBCECCBBACEDB

Matematik DeBDeeD EDC c Bb b eAA CD ECAbB   EDBBbd

Cevap Anahtarı A DABDCCDEEDCEBBBEACEAAABCDEECADBADEEDBBDE

Fen Bilimleri DEd b B C  dc  ADcB  Ddde bcCeDbEbBdCacA

Cevap Anahtarı A DECBAEBECAACDEEADEBCBDCBADCBCCDAEDBECBAA
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 0 50
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,345 188,610 5 12 32 32 465

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
174,265 249,340 11 28 73 73 1484

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
166,211 217,710 11 29 76 76 1457

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 13 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,35 1,44 1,17

Edebiyat 18 3 8 1,00 6 4,50 3,87 2,05

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 2,42 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,75 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 17 4,75 12 10,02 8,76 5,47

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 1,71 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 2,50 2,16 1,09

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,15 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,54 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,21 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 14 9 11,75 26 7,12 5,06 2,96

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 10,44 8,98 14,97

Toplam: 286 67 52 54,17 19 68,25 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1 bDedceCa  Ea edAb ee d   AB b   c dC aED

Cevap Anahtarı B EDBCEACDCDEBACBADEDBDCABCABDEDBCDEACBDED

Sosyal-2     c  c   ccAEDCe A DEBDcCAb  d C E c C      

Cevap Anahtarı B ECABEDDACDBBBAEDCDEACDEBDDCACAEBECCEBBCCABCDEB

Matematik  D                                      

Cevap Anahtarı B BDCDAEECDEBDCEABBACEBCAAEDCEBAADDEEDEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR GÜLEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,015 188,610 11 27 78 78 1238

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
300,165 249,340 1 1 11 11 427

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
226,361 217,710 4 9 30 30 712

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 13 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Matematik-2 40 29 4 28,00 70 10,44 8,98 14,97

Fizik 14 9 4 8,00 57 1,63 1,44 3,07

Kimya 13 8 5 6,75 52 1,15 1,28 3,09

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 1,21 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 22 16 18,00 45 4,00 4,15 8,90

Toplam: 286 94 46 82,67 29 68,25 63,62 77,65

Matematik DABDCCDEEDCEe BEAaEAb  CDEE A BAD  DBBcE

Cevap Anahtarı A DABDCCDEEDCEBBBEACEAAABCDEECADBADEEDBBDE

Fen Bilimleri D CBAbBEaeAeDEEADEBCecddAeCeC DAaeBddBbb

Cevap Anahtarı A DECBAEBECAACDEEADEBCBDCBADCBCCDAEDBECBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ATASOY 121 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,015 188,610 1 27 78 78 1238

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
201,940 249,340 1 18 49 49 1142

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
163,116 217,710 1 31 79 79 1488

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 1 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Matematik-2 40 6 3 5,25 13 5,25 8,98 14,97

Fizik 14 4 3 3,25 23 3,25 1,44 3,07

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,75 1,28 3,09

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 1,75 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 7 5 5,75 14 5,75 4,15 8,90

Toplam: 286 56 34 47,67 17 47,67 63,62 77,65

Matematik  A DC D a C        eb                 D 

Cevap Anahtarı A DABDCCDEEDCEBBBEACEAAABCDEECADBADEEDBBDE

Fen Bilimleri D CBeE  a  e  c D          eC   E       

Cevap Anahtarı A DECBAEBECAACDEEADEBCBDCBADCBCCDAEDBECBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRETTİN EFE 51 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,230 188,610 2 17 41 41 635

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
235,545 249,340 2 9 30 30 823

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
195,791 217,710 1 16 47 47 1089

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 2 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,44 1,17

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,00 3,87 2,05

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 1,89 1,27

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,50 1,57 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 0 5,00 13 2,50 8,76 5,47

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,12 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 7,88 2,16 1,09

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,75 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,75 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,38 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 9 2 8,50 18 14,88 5,06 2,96

Matematik-2 40 12 2 11,50 29 10,12 8,98 14,97

Fizik 14 2 3 1,25 9 5,38 1,44 3,07

Kimya 13 6 2 5,50 42 7,38 1,28 3,09

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 3,75 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 13 9 10,75 27 16,50 4,15 8,90

Toplam: 286 82 39 72,42 25 80,67 63,62 77,65

Edebiyat-Sosyal-1                                   DDAE C

Cevap Anahtarı A BCEDCDEAEBCDBAACDBDEABDCEDDABCEBCDDDAEBC

Sosyal-2            CBDAdBCDEAe                        

Cevap Anahtarı A EDBCAEBCDADCBDAEBCDEADDEBCADECAECBBCECCBBACEDB

Matematik DABaC DdEDC    E   A        A      D    

Cevap Anahtarı A DABDCCDEEDCEBBBEACEAAABCDEECADBADEEDBBDE

Fen Bilimleri D d c B d     E D B  Da AeCeCCaAE c  e A

Cevap Anahtarı A DECBAEBECAACDEEADEBCBDCBADCBCCDAEDBECBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Şiir 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
İkinci yeni şairlerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 1. AYT DENEME 23240401

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT OKÇU 2 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,147 188,610 1 7 20 20 330

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

SAY
257,725 249,340 1 5 23 23 660

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

EA
172,846 217,710 2 26 71 71 1384

Puanı Hesaplanan: 35 88 88 1670

Katılımlar: 2 35 89 89 1672

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,86 42

TYT Sosyal 20 9 5 7,83 39

TYT Matematik 40 10 4 8,97 22

TYT Fen 20 4 3 3,01 15

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 2,12 1,06 0,53

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 7,88 2,16 1,09

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,75 0,58 0,37

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,75 0,32 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,38 0,86 0,59

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,05

Sosyal-2 46 24 11 21,25 46 14,88 5,06 2,96

Matematik-2 40 11 9 8,75 22 10,12 8,98 14,97

Fizik 14 10 2 9,50 68 5,38 1,44 3,07

Kimya 13 10 3 9,25 71 7,38 1,28 3,09

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 3,75 1,43 2,75

Fen Bilimleri 40 25 11 22,25 56 16,50 4,15 8,90

Toplam: 286 103 57 88,92 31 80,67 63,62 77,65

Sosyal-2 b  dA cCDADCBDAEdCaEAeDEcCAeE eE cBCEeCB      
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder. 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
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