
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 2.SAYI 20 917 1112 276892

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,0 9,6 23,63 11,2 4,6 10,06 13,5 3,7 12,53 5,2 4,4 4,08 55,9 22,2 50,30 289,730

Okul Ortalaması 25,5 10,2 22,90 11,9 5,1 10,59 10,5 4,8 9,26 5,0 4,6 3,86 52,8 24,6 46,61 279,950

KATILIMLAR

1 165 DOĞA BATDAL 35 4 34,00 19 1 18,75 19 1 18,75 73 6 71,50 353,510 1 1 165 219 55268

2 114 BENGİSU YILMAZ 31 7 29,25 15 5 13,75 19 1 18,75 10 5 8,75 75 18 70,50 351,458 2 2 173 230 57442

3 99 ELİF KOPUZ 30 4 29,00 11 5 9,75 14 1 13,75 13 6 11,50 68 16 64,00 331,970 3 3 239 312 79417

4 138 KAYRA DOĞAN 11B 25 12 22,00 13 6 11,50 24 8 22,00 9 8 7,00 71 34 62,50 328,170 1 4 247 328 84084

5 112 AZEL GÜMÜŞ 30 10 27,50 12 8 10,00 19 5 17,75 8 8 6,00 69 31 61,25 323,640 4 5 272 360 89780

6 54 SELİN KAYA 12 32 8 30,00 14 3 13,25 8 9 5,75 12 6 10,50 66 26 59,50 318,210 1 6 290 384 96952

7 137 CEMRE UYAN K 12 33 6 31,50 15 3 14,25 9 6 7,50 7 9 4,75 64 24 58,00 313,255 2 7 304 401 103539

8 109 AYÇANUR BİRCAN 28 10 25,50 12 7 10,25 19 10 16,50 6 5 4,75 65 32 57,00 311,015 5 8 312 411 106644

9 94 EGE ÖZKUL 27 11 24,25 14 4 13,00 11 3 10,25 11 8 9,00 63 26 56,50 309,838 6 9 319 418 108203

10 145 AFRA NUR KORKMAZ 30 6 28,50 15 1 14,75 8 3 7,25 1 0 1,00 54 10 51,50 293,865 7 10 395 499 130957

11 68 M EMİR ERSOY 27 9 24,75 13 2 12,50 11 0 11,00 4 4 3,00 55 15 51,25 293,678 8 11 398 502 131249

12 0 SEFA AVCI 13 31 9 28,75 15 5 13,75 7 21 1,75 6 9 3,75 59 44 48,00 283,373 1 12 454 560 146362

13 95 ZEYNEP DÜLGER 13 24 11 21,25 9 3 8,25 13 2 12,50 4 2 3,50 50 18 45,50 276,788 2 13 482 591 156254

14 139 ZEYNE PAZRA ÇAKMA 26 8 24,00 8 8 6,00 10 7 8,25 5 9 2,75 49 32 41,00 262,810 9 14 542 653 176836

15 72 DERİNSU KÖSEOĞLU 24 12 21,00 15 3 14,25 4 3 3,25 2 8 0,00 45 26 38,50 255,540 10 15 571 686 187450

16 97 İREM ORHAN 13 25 13 21,75 10 9 7,75 8 3 7,25 43 25 36,75 250,158 3 16 592 710 194942

17 113 SEHER KART 13 17 19 12,25 9 7 7,25 1 4 0,00 27 30 19,50 199,298 4 17 804 971 250705

18 0 DAĞHAN KASÇI 13 16 9,00 7 7 5,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 23 25 16,75 191,405 11 18 831 1005 256093

19 154 ESRA ACAR 13 15 24 9,00 6 11 3,25 1 1 0,75 22 36 13,00 180,090 5 19 861 1041 262343

20 66 ELİF UYAR 13 6 5 4,75 5 3 4,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 14 17 9,75 170,878 6 20 876 1059 266237
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SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA NUR KORKMAZ 145

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,865 289,730 7 10 395 499 130957

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 11 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,16 22,90 23,63

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,36 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,23 1,65 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,66 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,66 10,59 10,06

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 10,11 7,68 10,48

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,55 1,59 2,05

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 11,66 9,26 12,53

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,30 1,26 1,43

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,95 1,69 1,42

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,98 0,91 1,23

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,23 3,86 4,08

Toplam: 120 54 10 51,50 43 52,70 46,61 50,29

TYT Türkçe BAD EDCA  DBcBAeBCCcBDEDEeECCAbCB CEaEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal  AE AA CEB DCBCAACAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDD      CbCA   e    C D             c  

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen        B            

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇANUR BİRCAN 109

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,015 289,730 5 8 312 411 106644

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 11 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,16 22,90 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,36 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,23 1,65 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,66 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,41 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,66 10,59 10,06

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 10,11 7,68 10,48

Geometri 10 2 4 1,00 10 1,55 1,59 2,05

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 11,66 9,26 12,53

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,30 1,26 1,43

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,95 1,69 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,98 0,91 1,23

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 4,23 3,86 4,08

Toplam: 120 65 32 57,00 48 52,70 46,61 50,29

TYT Türkçe DCBADEACD a cBdCbdACDBcEBEdCEdACCEBbDdCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEAbbBCcDdCCcA AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDeECeECdAbDEC B C  D  c cCBbDB ab   e

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen Cad B   Bc  D b  AaC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 2 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZEL GÜMÜŞ 112

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,640 289,730 4 5 272 360 89780

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 11 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,16 22,90 23,63

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,36 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 1,65 1,43

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,66 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,41 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,66 10,59 10,06

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 10,11 7,68 10,48

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,55 1,59 2,05

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 11,66 9,26 12,53

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,30 1,26 1,43

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,95 1,69 1,42

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,98 0,91 1,23

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 4,23 3,86 4,08

Toplam: 120 69 31 61,25 51 52,70 46,61 50,29

TYT Türkçe DCBADEACDDedABBeCabCDBDEaEdCbBcCCEBEeACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal edcEAcABCdDdeaBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DD D EC Ebe Cc C B CCDaCDcC   D   D  D B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen Cc  BC DBcCEebde dBd

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU YILMAZ 114

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,458 289,730 2 2 173 230 57442

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 11 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,16 22,90 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,36 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 1,65 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,66 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,66 10,59 10,06

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 10,11 7,68 10,48

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,55 1,59 2,05

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 11,66 9,26 12,53

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,30 1,26 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,95 1,69 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,98 0,91 1,23

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 4,23 3,86 4,08

Toplam: 120 75 18 70,50 59 52,70 46,61 50,29

TYT Türkçe DCBADEACDbe A BCbBACDBDEaEdCEBACCEacDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEADAdCcDAbCeAaADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EC EC  bD C  E C   D C CBDD  D     

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBc  C acAC DAdD cBC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞHAN KASÇI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,405 289,730 11 18 831 1005 256093

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 11 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 25,16 22,90 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,36 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,23 1,65 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,66 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,41 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 11,66 10,59 10,06

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 10,11 7,68 10,48

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,55 1,59 2,05

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 11,66 9,26 12,53

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,30 1,26 1,43

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,95 1,69 1,42

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,98 0,91 1,23

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,23 3,86 4,08

Toplam: 120 23 25 16,75 14 52,70 46,61 50,29

TYT Türkçe BADbEDecbBbecBceaCCdBDcbEacCa           

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal ecEBAADddd     AdaA      

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  D             C       b     C          

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 4 29
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİNSU KÖSEOĞLU 72

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,540 289,730 10 15 571 686 187450

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 11 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,16 22,90 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,36 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,23 1,65 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,66 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,41 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,66 10,59 10,06

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 10,11 7,68 10,48

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,55 1,59 2,05

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 11,66 9,26 12,53

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,30 1,26 1,43

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,95 1,69 1,42

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,98 0,91 1,23

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 4,23 3,86 4,08

Toplam: 120 45 26 38,50 32 52,70 46,61 50,29

TYT Türkçe dADCED   B ecBdCeCCABDEDEaEadACCdEecaEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEcAA CEB DCBCAAeAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik Ba     E aCC          a                 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen a B ec c  c   Ae a c

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA BATDAL 165

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,510 289,730 1 1 165 219 55268

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 11 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,16 22,90 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,36 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,23 1,65 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,66 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,41 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,66 10,59 10,06

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 10,11 7,68 10,48

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,55 1,59 2,05

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 11,66 9,26 12,53

Toplam: 120 73 6 71,50 60 52,70 46,61 50,29

TYT Türkçe BADCEDCADBD cBACBCCABDEDEaECCACCeECEBEDd

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAADCEBcDCBCAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDEdDAE CCCA  C  C ECDD D C            

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ÖZKUL 94

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,838 289,730 6 9 319 418 108203

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 11 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,16 22,90 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,36 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 1,65 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,66 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,66 10,59 10,06

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 10,11 7,68 10,48

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,55 1,59 2,05

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 11,66 9,26 12,53

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,30 1,26 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,95 1,69 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,98 0,91 1,23

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 4,23 3,86 4,08

Toplam: 120 63 26 56,50 47 52,70 46,61 50,29

TYT Türkçe DeBADEACb B AeBeCBACDBDdcEdCEdcCCEBceACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BdAEA bBCaD CCBACAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD E  E    eE               DD CeD  a 

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CccBBdebB CEeAEeAdBC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KOPUZ 99

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,970 289,730 3 3 239 312 79417

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 11 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 25,16 22,90 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,36 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 1,65 1,43

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,66 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,41 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,66 10,59 10,06

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 10,11 7,68 10,48

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,55 1,59 2,05

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 11,66 9,26 12,53

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,30 1,26 1,43

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,95 1,69 1,42

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,98 0,91 1,23

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 4,23 3,86 4,08

Toplam: 120 68 16 64,00 53 52,70 46,61 50,29

TYT Türkçe BADCEDCA  be BACBCCABDE EBECd CCBECEB aA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dAEBAA dbB D eCAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD E  CCA  C  C cCD                 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBBeB BbCADAEAebCad

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M EMİR ERSOY 68

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,678 289,730 8 11 398 502 131249

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 11 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,16 22,90 23,63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,36 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 1,65 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,66 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,66 10,59 10,06

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 10,11 7,68 10,48

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,55 1,59 2,05

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 11,66 9,26 12,53

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,30 1,26 1,43

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,95 1,69 1,42

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,98 0,91 1,23

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 4,23 3,86 4,08

Toplam: 120 55 15 51,25 43 52,70 46,61 50,29

TYT Türkçe D eADdACDeBBA BCCBcCDBDE EdCbB CCEBEecCc

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal Bd EA AdC DAC BA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  D D E  EC AC  C BE            D        

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen Cac  e  B C      d C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNE PAZRA ÇAKMA 139

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,810 289,730 9 14 542 653 176836

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 11 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 25,16 22,90 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,36 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,23 1,65 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,66 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,41 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 11,66 10,59 10,06

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 10,11 7,68 10,48

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,55 1,59 2,05

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 11,66 9,26 12,53

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,30 1,26 1,43

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,95 1,69 1,42

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,98 0,91 1,23

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 4,23 3,86 4,08

Toplam: 120 49 32 41,00 34 52,70 46,61 50,29

TYT Türkçe  AD EDCAcaDBBBA BbC Bc eEBEeC CCBECEBcbA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal ccEBAb e e DaBdAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  DeE D E Cdb  be      a         D DDCcB 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen cC ce  Be A cdcebC A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA DOĞAN 138 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,170 289,730 1 4 247 328 84084

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 1 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,00 22,90 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,65 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,50 10,59 10,06

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 14,25 7,68 10,48

Geometri 10 8 1 7,75 78 7,75 1,59 2,05

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 22,00 9,26 12,53

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,50 1,26 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,50 1,69 1,42

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,00 0,91 1,23

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,00 3,86 4,08

Toplam: 120 71 34 62,50 52 62,50 46,61 50,29

TYT Türkçe BADCEDCAaaDdBBAdcCCABDbDE bad CaBECEB ed

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAAceEBADaB AAaAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDcECDbEdbCCA  CeACCdCD    Cd DBDcDDC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC BecCBDCA bb edaBd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE UYAN K 137 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,255 289,730 2 7 304 401 103539

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 2 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,75 22,90 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,38 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,65 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,75 10,59 10,06

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 4,50 7,68 10,48

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,12 1,59 2,05

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 6,62 9,26 12,53

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,12 1,26 1,43

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,38 1,69 1,42

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,12 0,91 1,23

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 7,62 3,86 4,08

Toplam: 120 64 24 58,00 48 58,75 46,61 50,29

TYT Türkçe DCBADEACDDd AeBCbBACDBDEBEdCEBcCCEBEDdCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BaAEA ABd DAbCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  bBD d  EeCA c C            e b B    D B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBceBe bBACbbb ccA  

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KAYA 54 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,210 289,730 1 6 290 384 96952

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 2 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,75 22,90 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,38 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,65 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,25 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,50 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,75 10,59 10,06

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 4,50 7,68 10,48

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,12 1,59 2,05

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 6,62 9,26 12,53

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,12 1,26 1,43

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,38 1,69 1,42

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,12 0,91 1,23

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,62 3,86 4,08

Toplam: 120 66 26 59,50 50 58,75 46,61 50,29

TYT Türkçe BADCEDCADBDBcBACBCCABDEDEaEedACCeEaEBaeA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAA dbB DaBCAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik Be EbD   ee    Cc C c  e     C  DdD    b

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCaeeaCB CADAc eECBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF UYAR 66 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,878 289,730 6 20 876 1059 266237

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 6 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 5 4,75 12 16,29 22,90 23,63

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,58 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,46 1,65 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,96 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 7,42 10,59 10,06

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 3,17 7,68 10,48

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,59 2,05

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 3,62 9,26 12,53

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,54 1,26 1,43

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 1,69 1,42

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,54 0,91 1,23

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,42 3,86 4,08

Toplam: 120 14 17 9,75 8 28,75 46,61 50,29

TYT Türkçe eADeE  A c B  A  e e                    

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal      b d B     AACAb     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik cbD e  b        ee                      

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC             c da 

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ACAR 154 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,090 289,730 5 19 861 1041 262343

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 6 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 24 9,00 23 16,29 22,90 23,63

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,58 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,46 1,65 1,43

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,96 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 7,42 10,59 10,06

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 3,17 7,68 10,48

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,59 2,05

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 3,62 9,26 12,53

Toplam: 120 22 36 13,00 11 28,75 46,61 50,29

TYT Türkçe BADCdDCeca cccdCaCCAdDdaEBbdabCCedbddccd

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal deEBbAcbbe ad  AAbAc     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik     C                      a            

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ORHAN 97 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,158 289,730 3 16 592 710 194942

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 6 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 16,29 22,90 23,63

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,58 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,46 1,65 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,96 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,42 10,59 10,06

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 3,17 7,68 10,48

Geometri 10 3 3 2,25 23 0,46 1,59 2,05

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 3,62 9,26 12,53

Toplam: 120 43 25 36,75 31 28,75 46,61 50,29

TYT Türkçe DdBADEdC  dBAeBCCaACDBbdBEdbEeACCEcbeACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal cdeEeabBCaD CCBAaAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  D       CCAC                 DD ea d  B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA AVCI 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,373 289,730 1 12 454 560 146362

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 6 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 16,29 22,90 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,58 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,46 1,65 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 7,42 10,59 10,06

Matematik-1 30 6 19 1,25 4 3,17 7,68 10,48

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,46 1,59 2,05

TYT Matematik 40 7 21 1,75 4 3,62 9,26 12,53

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,54 1,26 1,43

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,33 1,69 1,42

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,54 0,91 1,23

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 1,42 3,86 4,08

Toplam: 120 59 44 48,00 40 28,75 46,61 50,29

TYT Türkçe BADCEDCdccDBeBcCaCCcBDEDEBECCcCCBECEBEDd

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dAEBAADadaADCBeAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik abaabDcEdCede  dc eCEdaebc  cCb D  b    

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen cCB  a ae A cbbcEdBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Problemleri 6 0 4 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KART 113 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,298 289,730 4 17 804 971 250705

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 6 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 16,29 22,90 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,58 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,46 1,65 1,43

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,96 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,42 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,42 10,59 10,06

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 3,17 7,68 10,48

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,59 2,05

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 3,62 9,26 12,53

Toplam: 120 27 30 19,50 16 28,75 46,61 50,29

TYT Türkçe D BbeE  c eBecdCbadCDBDbeEdCEaeCCacEecCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BecEA AddcD  acA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  Dc        e c     a                    

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ / ÖZEL DETAY KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DÜLGER 95 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,788 289,730 2 13 482 591 156254

Puanı Hesaplanan: 20 902 1096 274436

Katılımlar: 6 20 917 1112 276892

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 16,29 22,90 23,63

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,58 2,95 2,84

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,46 1,65 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,96 2,51 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,42 3,48 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,42 10,59 10,06

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 3,17 7,68 10,48

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,59 2,05

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 3,62 9,26 12,53

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,54 1,26 1,43

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,33 1,69 1,42

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,54 0,91 1,23

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,42 3,86 4,08

Toplam: 120 50 18 45,50 38 28,75 46,61 50,29

TYT Türkçe BADdEDCA   ecBACaCCABDEDE ECdAbCeabEB ec

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal  AE  b d   DCBCAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDEa Ad CCCA  C  C        C C          

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen    d   B C      dC A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
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